
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 8. SINIF  4.DENEME 360 643 9731 34182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,43 6 3 4,81 7 3 5,67 4 3 3,46 7 5 5,55 9 8 6,39 45 29 35,31 309,410

Okul Ortalaması 10 9 6,44 4 5 2,84 6 4 4,37 3 5 1,86 5 9 2,32 7 11 3,26 35 42 21,09 261,910

KATILIMLAR

1 457 NİSA NUR YALÇIN 8B 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 17 3 16,00 83 7 80,67 463,697 1 1 14 264 1387
% 4,06

2 2365 AYŞEN KARADUMAN 8A 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 18 1 17,67 18 2 17,33 82 7 79,67 459,150 1 2 18 311 1666
% 4,87

3 1069 ÖYKÜSU ARSLAN 8A 19 0 19,00 8 2 7,33 6 4 4,67 10 0 10,00 15 0 15,00 15 4 13,67 73 10 69,67 433,690 2 3 32 659 3315
% 9,70

4 860 RÜMEYSA YÜKLER 8B 20 0 20,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 14 5 12,33 15 5 13,33 76 13 71,66 432,919 2 4 34 669 3364
% 9,84

5 392 ELİF NAZ ÖZKAN 8B 19 1 18,67 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 16 2 15,33 15 5 13,33 74 14 69,33 432,805 3 5 35 670 3369
% 9,86

6 1719 TAHA ATMACA 8A 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 14 2 13,33 14 3 13,00 75 8 72,34 432,421 3 6 36 680 3394
% 9,93

7 717 TUANA YÜKSEK 8E 16 3 15,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 1 6,67 16 3 15,00 17 3 16,00 74 12 70,01 430,715 1 7 37 701 3515
% 10

8 1966 ECRİN MEYRA DOĞAN 8L 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 14 2 13,33 17 3 16,00 74 12 70,00 428,979 1 8 39 722 3631
% 11

9 319 AHMED ENSAR BAHAR8D 18 1 17,67 7 3 6,00 9 1 8,67 8 1 7,67 13 3 12,00 17 2 16,33 72 11 68,34 428,000 1 9 41 737 3700
% 11

10 974 BERİN DURMUŞ 8B 19 1 18,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 0 9,00 15 4 13,67 11 9 8,00 71 17 65,34 409,277 4 10 54 1064 5112
% 15

11 1211 SENA ARSLANTAŞ 8A 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 14 4 12,67 15 5 13,33 70 18 64,01 406,922 4 11 57 1105 5292
% 15

12 1963 ALİ AYKIT 8B 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 15 4 13,67 14 5 12,33 68 20 61,34 399,652 5 12 67 1262 5858
% 17

13 1035 ZEYNEP NAZ DANACI 8B 17 3 16,00 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 12 8 9,33 15 5 13,33 69 21 61,99 398,636 6 13 68 1286 5952
% 17

14 281 NESİM ABUŞAK 8C 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 2 3 1,00 11 4 9,67 15 5 13,33 64 16 58,67 398,626 1 14 69 1287 5953
% 17

15 1094 BERAT YASİN BUDAK 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 11 2 10,33 16 3 15,00 67 15 61,99 397,762 5 15 70 1308 6020
% 18

16 704 YÜSRA ŞAHİN 8D 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 4 6 2,00 14 5 12,33 17 3 16,00 64 25 55,66 392,327 2 16 75 1419 6440
% 19

17 1056 BERAT ULUĞ 8B 17 3 16,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 11 5 9,33 13 7 10,67 65 21 58,00 384,689 7 17 80 1576 7048
% 21

18 1167 ELİF SUDE DOGAN 8A 17 3 16,00 4 6 2,00 7 3 6,00 4 5 2,33 13 4 11,67 14 5 12,33 59 26 50,33 383,074 6 18 81 1612 7187
% 21

19 1755 BÜŞRA ONĞULU 8M 19 1 18,67 8 2 7,33 8 2 7,33 2 2 1,33 11 1 10,67 10 7 7,67 58 15 53,00 381,047 1 19 82 1651 7351
% 22

20 969 ELİF MUSLU 8B 17 2 16,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 1 7,67 11 4 9,67 10 9 7,00 65 17 59,34 380,732 8 20 83 1657 7381
% 22

21 1107 EMİR TAHA KARA 8A 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 4 7,67 14 5 12,33 65 17 59,33 380,688 7 21 84 1659 7388
% 22

22 1043 YUSUF KO HAN 8K 12 4 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 1 7,67 13 1 12,67 12 7 9,67 61 17 55,34 372,577 1 22 97 1873 8161
% 24

23 1203 EYYÜB YÜCEL 8H 12 8 9,33 5 5 3,33 9 1 8,67 10 0 10,00 13 4 11,67 14 6 12,00 63 24 55,00 371,559 1 23 98 1898 8254
% 24

24 982 YILDIRAY YERAL 8A 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 0 8,00 4 3 3,00 15 5 13,33 60 15 54,99 370,284 8 24 99 1925 8367
% 24

25 0 ECRİN TUANA CİMŞİT 8B 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 13 7 10,67 8 12 4,00 64 26 55,34 368,121 9 25 101 1978 8553
% 25

26 1962 EMİRHAN TAYFUR 8B 14 6 12,00 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 7 5,67 15 5 13,33 63 22 55,66 367,662 10 26 103 1983 8594
% 25

27 1381 ELA YAĞMURKAYA 8K 15 5 13,33 7 3 6,00 6 4 4,67 6 2 5,33 8 3 7,00 14 4 12,67 56 21 49,00 361,648 2 27 111 2142 9155
% 27

28 643 İREMSU YILMAZ 8D 17 3 16,00 7 1 6,67 9 1 8,67 7 2 6,33 8 1 7,67 8 5 6,33 56 13 51,67 360,158 3 28 112 2181 9312
% 27

29 0 FURKAN SAMSUR 8B 18 2 17,33 8 2 7,33 9 0 9,00 2 2 1,33 9 6 7,00 10 10 6,67 56 22 48,66 358,695 11 29 115 2224 9448
% 28

30 1123 YİĞİTCAN YİĞİT 8B 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 9 7,00 9 11 5,33 62 27 53,00 358,234 12 30 117 2235 9487
% 28

31 1660 EYÜP ÖZEN 8A 19 1 18,67 8 2 7,33 7 2 6,33 9 0 9,00 2 2 1,33 11 5 9,33 56 12 51,99 357,892 9 31 118 2248 9514
% 28

32 1232 NİSANUR MARAP 8H 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 13 7 10,67 58 22 50,66 357,224 2 32 119 2264 9568
% 28

33 2114 ÖZGE TAMCI 8H 11 8 8,33 7 3 6,00 8 1 7,67 6 3 5,00 13 4 11,67 13 7 10,67 58 26 49,34 356,701 3 33 120 2279 9614
% 28
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Genel Ortalama 12 6 9,43 6 3 4,81 7 3 5,67 4 3 3,46 7 5 5,55 9 8 6,39 45 29 35,31 309,410
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34 399 EMRE YİLMAZ 8İ 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 19 1 18,67 19 1 18,67 51 39 38,00 356,127 1 34 121 2299 9683
% 28

35 746 EREN İNANÇ 8H 15 4 13,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 1 7,67 9 9 6,00 11 8 8,33 60 25 51,67 353,980 4 35 123 2356 9905
% 29

36 1504 NİRA ÖRS 8K 16 2 15,33 7 2 6,33 8 2 7,33 10 0 10,00 4 2 3,33 11 5 9,33 56 13 51,65 353,652 3 36 124 2361 9933
% 29

37 503 DURU AYBİLEK 8L 16 2 15,33 7 2 6,33 8 0 8,00 5 4 3,67 7 6 5,00 11 6 9,00 54 20 47,33 351,079 2 37 129 2441 10166
% 30

38 3022 ECRİN AY 8E 13 6 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 2 5,33 6 3 5,00 14 6 12,00 56 20 49,33 350,061 2 38 131 2470 10255
% 30

39 1133 DİLEK MEYDAN 8K 14 4 12,67 7 2 6,33 9 1 8,67 5 0 5,00 4 3 3,00 14 5 12,33 53 15 48,00 348,011 4 39 135 2538 10450
% 31

40 1087 ELİF CEVENBER 8G 14 6 12,00 10 0 10,00 7 1 6,67 5 3 4,00 6 5 4,33 13 5 11,33 55 20 48,33 347,445 1 40 136 2556 10517
% 31

41 0 EMİR İŞLEYEN 8B 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 3 2 2,33 8 6 6,00 14 5 12,33 54 24 45,99 347,183 13 41 137 2567 10548
% 31

42 1748 YUSUF KERİM KARAGÖZ8E 13 6 11,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 13 5 11,33 54 23 46,33 345,809 3 42 139 2614 10699
% 31

43 936 AHMET EMİN KARSAK 8A 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 3 4 1,67 13 6 11,00 56 20 49,34 345,124 10 43 140 2634 10770
% 32

44 159 BELİNAY AYDIN 8H 14 6 12,00 5 4 3,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 4 6,67 11 5 9,33 54 23 46,33 344,883 5 44 141 2642 10800
% 32

45 722 AYLİN KORUCU 8A 17 3 16,00 5 2 4,33 6 3 5,00 7 3 6,00 3 6 1,00 14 6 12,00 52 23 44,33 343,841 11 45 144 2672 10917
% 32

46 1034 EFE KAZANCI 8A 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 6 7 3,67 13 6 11,00 58 24 50,00 343,320 12 46 145 2683 10969
% 32

47 41 SÜMEYYE İPEK 8H 15 4 13,67 7 3 6,00 8 2 7,33 4 5 2,33 10 8 7,33 10 9 7,00 54 31 43,66 341,673 6 47 147 2731 11164
% 33

48 649 YAKUP YARDIM 8H 11 9 8,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 9 5,00 14 6 12,00 59 28 49,66 341,524 7 48 148 2738 11183
% 33

49 1938 MUHAMMED TEMURTAŞ8H 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 2 5,33 9 9 6,00 11 9 8,00 56 30 45,99 339,623 8 49 152 2803 11426
% 33

50 903 ALYNA  İLBAN 8B 13 5 11,33 6 1 5,67 9 1 8,67 7 3 6,00 13 5 11,33 7 13 2,67 55 28 45,67 338,169 14 50 154 2863 11602
% 34

51 1175 AYBALA UNCUOĞLU 8B 15 5 13,33 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 9 7,00 8 11 4,33 57 31 46,67 337,671 15 51 155 2881 11663
% 34

52 673 ÖNDER FARUK ÖKSÜZ 8H 16 4 14,67 4 6 2,00 5 5 3,33 7 3 6,00 4 3 3,00 13 6 11,00 49 27 40,00 335,379 9 52 157 2962 11951
% 35

53 1137 MERT KAYA 8B 15 2 14,33 8 1 7,67 9 1 8,67 7 2 6,33 9 7 6,67 6 11 2,33 54 24 46,00 333,815 16 53 159 3008 12132
% 35

54 1053 BERAT KARAGÖZ 8L 12 8 9,33 10 0 10,00 9 1 8,67 6 4 4,67 10 9 7,00 10 10 6,67 57 32 46,34 332,741 3 54 160 3041 12254
% 36

55 1937 MUHAMMET SORUKLU 8H 12 7 9,67 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 11 4 9,67 8 12 4,00 55 29 45,34 332,423 10 55 162 3058 12306
% 36

56 1566 FATMANUR DUPMUŞ 8E 14 4 12,67 6 2 5,33 9 1 8,67 2 4 0,67 3 3 2,00 13 5 11,33 47 19 40,67 331,434 4 56 164 3081 12403
% 36

57 926 AKIN KAMIŞ 8İ 14 3 13,00 4 6 2,00 6 3 5,00 4 5 2,33 11 1 10,67 6 5 4,33 45 23 37,33 330,867 2 57 165 3097 12455
% 36

58 27 GÖKÇENAZ TOROS 8H 17 3 16,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 2 5,33 6 5 4,33 8 11 4,33 51 27 41,99 330,046 11 58 168 3125 12560
% 37

59 1177 RAVZANUR UNCUOĞLU8D 12 8 9,33 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 4 6 2,00 14 6 12,00 53 27 44,00 328,640 4 59 172 3173 12740
% 37

60 308 ELİF NİSA BİRADLI 8M 16 2 15,33 8 2 7,33 8 1 7,67 3 0 3,00 4 1 3,67 8 10 4,67 47 16 41,67 327,551 2 60 178 3224 12873
% 38

61 573 ZEHRA USLU 8F 15 3 14,00 6 4 4,67 9 1 8,67 5 2 4,33 5 3 4,00 9 10 5,67 49 23 41,34 326,776 1 61 179 3248 12966
% 38

62 919 BERİL NİSA AYDIN 8B 17 3 16,00 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 7 10 3,67 9 9 6,00 50 35 38,33 326,639 17 62 181 3256 12987
% 38

63 0 MELEK GÜLER 8M 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 1 2 0,33 3 1 2,67 10 10 6,67 47 20 40,34 326,530 3 63 182 3260 12999
% 38

64 1826 BERAT ŞEKER 8E 15 2 14,33 7 2 6,33 6 3 5,00 0 1 -0,33 5 4 3,67 10 6 8,00 43 18 37,00 325,203 5 64 183 3319 13157
% 38

65 1186 ÇAĞLANAZ KÜÇÜK 8B 15 5 13,33 4 1 3,67 8 2 7,33 6 3 5,00 8 6 6,00 8 10 4,67 49 27 40,00 325,068 18 65 184 3328 13176
% 39

66 1097 SERCAN FENDİ 8G 14 3 13,00 4 4 2,67 9 1 8,67 6 4 4,67 3 4 1,67 12 8 9,33 48 24 40,01 324,813 2 66 185 3337 13208
% 39
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67 96 ÖMER YİĞİT ODA 8D 14 6 12,00 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 0 4,00 10 8 7,33 49 23 41,33 324,101 5 67 186 3366 13298
% 39

68 760 ASYA AYDIN 8G 12 5 10,33 10 0 10,00 8 2 7,33 0 5 -1,67 4 4 2,67 12 4 10,67 46 20 39,33 323,079 3 68 187 3405 13444
% 39

69 621 SÜMEYYE BAYRAK 8H 16 3 15,00 4 4 2,67 6 4 4,67 7 3 6,00 4 4 2,67 8 3 7,00 45 21 38,01 322,546 12 69 188 3426 13511
% 40

70 111 YAĞMUR BÖLÜK 8L 12 6 10,00 5 2 4,33 9 1 8,67 3 5 1,33 7 8 4,33 12 7 9,67 48 29 38,33 322,231 4 70 189 3444 13561
% 40

71 1798 İBRAHİM ANART 8H 9 8 6,33 5 5 3,33 7 3 6,00 5 3 4,00 11 7 8,67 12 7 9,67 49 33 38,00 322,014 13 71 191 3456 13592
% 40

72 123 CEMRE GÜL KORKUT 8F 17 3 16,00 7 3 6,00 7 3 6,00 3 6 1,00 4 7 1,67 10 10 6,67 48 32 37,34 321,797 2 72 192 3465 13620
% 40

73 2659 YUSUF EREN AKSOY 8A 12 6 10,00 7 2 6,33 7 2 6,33 10 0 10,00 4 10 0,67 12 5 10,33 52 25 43,66 321,350 13 73 194 3477 13678
% 40

74 764 ÇİSEMNUR YILMAZ 8D 12 5 10,33 6 4 4,67 9 1 8,67 5 2 4,33 4 6 2,00 12 7 9,67 48 25 39,67 318,834 6 74 197 3556 13984
% 41

75 1458 TUANA GÜNDÜZ 8L 13 6 11,00 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 7 4,67 9 10 5,67 51 31 40,67 318,561 5 75 198 3564 14008
% 41

76 1878 MİRAÇ ARAZ KARUL 8D 13 5 11,33 8 2 7,33 7 3 6,00 4 3 3,00 5 4 3,67 10 8 7,33 47 25 38,66 317,998 7 76 200 3592 14093
% 41

77 1671 ELİF GÖZÜKIZIL 8A 16 3 15,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 1 7,67 8 12 4,00 6 14 1,33 53 35 41,33 317,953 14 77 201 3596 14103
% 41

78 844 LEMAR A LHRIRI 8B 14 6 12,00 5 4 3,67 6 3 5,00 4 6 2,00 12 5 10,33 6 13 1,67 47 37 34,67 316,366 19 78 205 3651 14300
% 42

79 1806 BERATEFE SALTAŞ 8A 12 7 9,67 7 3 6,00 7 3 6,00 4 5 2,33 9 4 7,67 7 5 5,33 46 27 37,00 316,290 15 79 206 3652 14310
% 42

80 1212 SULTAN SENA KARAMAN8E 11 6 9,00 8 2 7,33 9 1 8,67 2 7 -0,33 5 4 3,67 11 5 9,33 46 25 37,67 316,145 6 80 207 3660 14331
% 42

81 231 ZEYNEP BAL 8D 11 3 10,00 5 3 4,00 6 2 5,33 7 2 6,33 7 7 4,67 9 4 7,67 45 21 38,00 316,051 8 81 208 3662 14341
% 42

82 1854 İREMSU ALİŞAN 8C 16 4 14,67 5 4 3,67 8 1 7,67 1 3 0,00 8 6 6,00 7 13 2,67 45 31 34,68 315,704 2 82 209 3679 14385
% 42

83 1152 BEDİRHAN GÜNEŞ 8A 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 7 6 5,00 48 25 39,67 314,771 16 83 211 3719 14526
% 42

84 1701 NADİR KUMEK BJK 8G 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 3 2 2,33 4 4 2,67 8 9 5,00 47 23 39,34 313,291 4 84 213 3779 14716
% 43

85 154 GÜLSÜM SUMELİ 8D 12 6 10,00 6 4 4,67 10 0 10,00 4 6 2,00 7 6 5,00 9 10 5,67 48 32 37,34 312,653 9 85 216 3807 14795
% 43

86 1138 TAHA EMİR ÇİMEN 8A 9 7 6,67 6 3 5,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 7 5,67 11 7 8,67 48 30 38,01 312,364 17 86 217 3820 14830
% 43

87 1785 ECRİN DAMAR 8F 13 4 11,67 6 3 5,00 8 2 7,33 8 2 7,33 3 1 2,67 9 11 5,33 47 23 39,33 312,132 3 87 218 3829 14856
% 43

88 1083 CİHAN BİÇEK 8A 14 5 12,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 0 5,00 10 7 7,67 37 24 29,00 309,140 18 88 223 3967 15290
% 45

89 1362 KENDAL  DE  SOUZA 8G 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 3 2 2,33 2 1 1,67 8 9 5,00 45 20 38,34 309,038 5 89 224 3971 15306
% 45

90 1863 IRMAK AYŞE AKKUŞ 8D 10 9 7,00 6 4 4,67 7 2 6,33 5 2 4,33 8 7 5,67 10 6 8,00 46 30 36,00 308,628 10 90 225 3989 15356
% 45

91 645 KERİM EFE KOCABAŞ 8A 14 5 12,33 7 1 6,67 7 3 6,00 7 2 6,33 3 7 0,67 9 9 6,00 47 27 38,00 308,004 19 91 227 4015 15465
% 45

92 647 NEHİR DANALIOĞLU 8H 11 9 8,00 5 5 3,33 9 1 8,67 6 2 5,33 4 8 1,33 12 7 9,67 47 32 36,33 305,147 14 92 229 4143 15889
% 46

93 1815 SAHRA BAYRAM 8G 12 8 9,33 7 3 6,00 7 3 6,00 2 2 1,33 6 4 4,67 9 8 6,33 43 28 33,66 304,700 6 93 230 4164 15954
% 47

94 85 UMUT ÇAĞATAY 8C 13 4 11,67 2 4 0,67 6 1 5,67 3 4 1,67 5 4 3,67 9 6 7,00 38 23 30,35 304,347 3 94 232 4186 16011
% 47

95 1129 ECRİN BESLİ 8İ 14 6 12,00 2 4 0,67 10 0 10,00 2 3 1,00 3 0 3,00 6 2 5,33 37 15 32,00 303,309 3 95 233 4232 16154
% 47

96 683 ZEYNOP İNANÇ 8G 13 7 10,67 6 4 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 3 12 -1,00 11 9 8,00 49 36 37,01 302,117 7 96 236 4293 16338
% 48

97 449 SEMİH KAMER 8A 14 3 13,00 7 3 6,00 9 1 8,67 4 6 2,00 5 4 3,67 4 8 1,33 43 25 34,67 301,827 20 97 238 4311 16384
% 48

98 583 RAVZA CAN 8B 13 7 10,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 3 14 -1,67 13 6 11,00 46 40 32,67 301,290 20 98 239 4331 16468
% 48

99 729 ÖMER FARUK CAN 8C 12 3 11,00 6 2 5,33 9 0 9,00 3 3 2,00 7 5 5,33 5 10 1,67 42 23 34,33 301,121 4 99 240 4337 16496
% 48
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100 742 HİRA BAKTİMUR 8A 13 7 10,67 7 3 6,00 9 1 8,67 4 6 2,00 4 14 -0,67 11 9 8,00 48 40 34,67 300,762 21 100 241 4348 16555
% 48

101 1284 BARAN ERDEM REŞO 8A 11 8 8,33 6 3 5,00 6 2 5,33 9 1 8,67 6 5 4,33 8 10 4,67 46 29 36,33 300,189 22 101 243 4377 16650
% 49

102 695 RESUL ALİ BAŞ 8D 14 4 12,67 5 4 3,67 7 3 6,00 5 2 4,33 3 10 -0,33 9 7 6,67 43 30 33,01 299,948 11 102 245 4389 16693
% 49

103 696 MUHAMMET YILMAZ 8D 11 4 9,67 7 2 6,33 6 3 5,00 2 0 2,00 6 3 5,00 7 8 4,33 39 20 32,33 298,974 12 103 246 4422 16808
% 49

104 510 SEBİHA DEMİR 8A 12 7 9,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 4 5 2,33 6 12 2,00 49 27 40,01 298,902 23 104 247 4425 16818
% 49

105 951 MERT CİVRİ 8A 11 9 8,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 6 3 5,00 7 12 3,00 46 32 35,33 296,137 24 105 254 4562 17237
% 50

106 1923 YİĞİTHAN İLGİN 8D 14 3 13,00 9 1 8,67 8 2 7,33 1 0 1,00 4 4 2,67 36 10 32,67 294,870 13 106 257 4617 17437
% 51

107 1003 HAYRUNNİSA DENİZ 8M 9 8 6,33 6 4 4,67 9 1 8,67 0 6 -2,00 7 6 5,00 9 7 6,67 40 32 29,34 292,272 4 107 263 4743 17845
% 52

108 734 KAAN CİVRİ 8B 10 6 8,00 3 5 1,33 3 5 1,33 2 0 2,00 11 5 9,33 7 11 3,33 36 32 25,32 290,756 21 108 268 4810 18085
% 53

109 646 ECRİN ÖZÇELİK 8G 13 5 11,33 6 4 4,67 8 2 7,33 4 1 3,67 6 4 4,67 37 16 31,67 290,506 8 109 269 4819 18123
% 53

110 1149 İŞMAİL EREN AKPOLAT8M 15 4 13,67 5 0 5,00 7 2 6,33 1 9 -2,00 3 2 2,33 4 6 2,00 35 23 27,33 289,678 5 110 270 4864 18259
% 53

111 1016 SELÇUK SUNGUR 8B 11 9 8,00 5 5 3,33 4 6 2,00 6 4 4,67 10 8 7,33 7 12 3,00 43 44 28,33 289,487 22 111 271 4875 18289
% 54

112 901 BELİNAY DEMİR 8G 13 7 10,67 4 6 2,00 7 3 6,00 4 6 2,00 6 10 2,67 8 10 4,67 42 42 28,01 289,470 9 112 272 4876 18293
% 54

113 1216 BEYZA BAŞ 8G 12 8 9,33 8 2 7,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 12 8 9,33 43 47 27,32 288,833 10 113 273 4906 18398
% 54

114 97 İREM KARA 8G 13 4 11,67 6 4 4,67 8 2 7,33 5 0 5,00 5 5 3,33 37 15 32,00 288,464 11 114 274 4916 18458
% 54

115 1178 EYMEN ARAS DERİN 8G 11 6 9,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 1 5,67 7 5 5,33 39 17 33,33 288,345 12 115 275 4921 18474
% 54

116 1032 KEREM BAKTİMUR 8B 13 7 10,67 7 1 6,67 8 2 7,33 3 7 0,67 3 14 -1,67 9 7 6,67 43 38 30,34 287,571 23 116 278 4962 18588
% 54

117 353 MİKAİL TUĞLUK 8G 15 5 13,33 5 5 3,33 9 1 8,67 3 4 1,67 6 14 1,33 38 29 28,33 287,321 13 117 280 4975 18629
% 54

118 1882 YASİN KEREM KARAÇOBAN8E 13 6 11,00 3 7 0,67 8 2 7,33 3 7 0,67 7 9 4,00 7 13 2,67 41 44 26,34 286,643 7 118 282 5013 18760
% 55

119 2485 NİSA NUR AY* 8G 9 11 5,33 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 4 4 2,67 13 7 10,67 39 39 26,00 285,976 14 119 287 5051 18885
% 55

120 772 HİRANUR ÖZTÜRK 8H 8 9 5,00 6 0 6,00 7 2 6,33 2 5 0,33 9 6 7,00 7 9 4,00 39 31 28,66 285,281 15 120 288 5089 19002
% 56

121 11 ZEYNEP ALIŞ 8C 10 10 6,67 4 5 2,33 8 2 7,33 3 5 1,33 10 7 7,67 6 12 2,00 41 41 27,33 284,423 5 121 292 5131 19167
% 56

122 1180 HEDİYE BEDÜK 8İ 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 3 5 1,33 2 6 0,00 6 7 3,67 40 29 30,33 284,394 4 122 294 5134 19173
% 56

123 69 YASEMİN BİRDAL 8D 12 8 9,33 5 5 3,33 9 1 8,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 7 13 2,67 43 47 27,33 284,351 14 123 295 5137 19182
% 56

124 374 SUDENUR GÜZELİŞ 8K 10 6 8,00 3 3 2,00 8 2 7,33 4 3 3,00 3 3 2,00 8 7 5,67 36 24 28,00 283,209 5 124 298 5189 19356
% 57

125 230 YUSUF TOKAY 8D 8 8 5,33 8 2 7,33 7 3 6,00 4 2 3,33 5 6 3,00 7 4 5,67 39 25 30,66 282,703 15 125 299 5224 19456
% 57

126 654 ALMİNA SAV I 8A 14 5 12,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 9 3,00 0 15 -5,00 46 33 35,00 282,025 25 126 300 5258 19555
% 57

127 316 HASAN SARIDOĞAN 8M 9 8 6,33 5 2 4,33 8 2 7,33 3 4 1,67 7 4 5,67 5 7 2,67 37 27 28,00 281,046 6 127 301 5320 19734
% 58

128 125 TAHA EYMEN TOZUN 8E 12 8 9,33 2 8 -0,67 8 2 7,33 7 3 6,00 5 15 0,00 9 11 5,33 43 47 27,32 279,216 8 128 304 5408 20028
% 59

129 1385 SÜMEYYE SUBAŞI 8M 15 4 13,67 3 6 1,00 6 4 4,67 1 1 0,67 1 4 -0,33 7 12 3,00 33 31 22,68 276,670 7 129 306 5518 20420
% 60

130 920 POYRAZ DAKAK 8A 12 8 9,33 8 2 7,33 2 2 1,33 8 2 7,33 3 6 1,00 6 10 2,67 39 30 28,99 276,376 26 130 307 5531 20470
% 60

131 716 EMİNE ECR N DEMİ Cİ 8H 10 7 7,67 5 3 4,00 6 4 4,67 5 4 3,67 5 5 3,33 7 12 3,00 38 35 26,34 275,691 16 131 308 5565 20592
% 60

132 758 ELANUR ÖZKUL 8E 14 3 13,00 3 6 1,00 5 2 4,33 2 3 1,00 4 3 3,00 4 12 0,00 32 29 22,33 275,439 9 132 309 5576 20635
% 60
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 8. SINIF  4.DENEME 360 643 9731 34182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,43 6 3 4,81 7 3 5,67 4 3 3,46 7 5 5,55 9 8 6,39 45 29 35,31 309,410

Okul Ortalaması 10 9 6,44 4 5 2,84 6 4 4,37 3 5 1,86 5 9 2,32 7 11 3,26 35 42 21,09 261,910

KATILIMLAR

133 1910 SEVCAN SOSA 8K 12 6 10,00 2 3 1,00 7 3 6,00 2 2 1,33 1 4 -0,33 9 10 5,67 33 28 23,67 275,271 6 133 310 5583 20663
% 60

134 1020 MERTCAN DÖNMEZ 8G 8 11 4,33 5 5 3,33 7 3 6,00 4 5 2,33 5 10 1,67 11 9 8,00 40 43 25,66 274,156 15 134 313 5631 20841
% 61

135 1713 HAYRUNNİSA AYTEKİN 8G 9 5 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 1 3 0,00 4 5 2,33 5 8 2,33 35 25 26,66 272,630 16 135 315 5705 21081
% 62

136 637 EYÜP AYDEMİR 8M 11 6 9,00 6 4 4,67 9 1 8,67 0 2 -0,67 1 1 0,67 7 12 3,00 34 26 25,34 272,317 8 136 317 5717 21122
% 62

137 6 ZEYNEP ULUĞ 8A 11 9 8,00 3 4 1,67 7 3 6,00 4 6 2,00 9 11 5,33 5 15 0,00 39 48 23,00 269,408 27 137 320 5868 21596
% 63

138 1768 YUSUFALİ AKTÜRK 8G 13 7 10,67 6 4 4,67 8 2 7,33 2 1 1,67 0 2 -0,67 6 13 1,67 35 29 25,34 269,376 17 138 321 5870 21600
% 63

139 866 ZEKİYE ÇÖĞÜR 8İ 10 7 7,67 4 4 2,67 9 1 8,67 0 1 -0,33 0 3 -1,00 8 6 6,00 31 22 23,68 268,989 5 139 323 5887 21656
% 63

140 239 ÖZKAN YÜKSEK 8H 12 8 9,33 9 1 8,67 6 4 4,67 1 5 -0,67 3 5 1,33 6 14 1,33 37 37 24,66 268,774 17 140 324 5898 21691
% 63

141 2508 ELİF AKYOL 8B 12 8 9,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 6 1,00 6 5 4,33 5 12 1,00 34 43 19,66 267,159 24 141 326 5987 21942
% 64

142 0 ECRİN TAY 8İ 10 9 7,00 8 2 7,33 7 3 6,00 5 4 3,67 3 5 1,33 5 10 1,67 38 33 27,00 266,858 6 142 327 6004 21990
% 64

143 327 ELİF IŞIK 8M 12 6 10,00 5 2 4,33 6 3 5,00 0 3 -1,00 1 9 -2,00 8 9 5,00 32 32 21,33 265,554 9 143 331 6050 22185
% 65

144 1153 DEFNE AÇAR 8G 13 6 11,00 0 5 -1,67 7 3 6,00 1 4 -0,33 4 6 2,00 5 11 1,33 30 35 18,33 264,716 18 144 333 6098 22329
% 65

145 669 İBRAHİM KURTOĞLU 8C 11 7 8,67 2 1 1,67 4 2 3,33 0 1 -0,33 3 3 2,00 7 10 3,67 27 24 19,01 264,675 6 145 334 6106 22341
% 65

146 1662 SUDE NAZ KILINÇ 8F 11 9 8,00 4 6 2,00 5 5 3,33 0 9 -3,00 5 14 0,33 10 10 6,67 35 53 17,33 263,599 4 146 335 6163 22509
% 66

147 738 RÜMEYSA SÜRGÜVENÇ8E 13 7 10,67 5 5 3,33 8 2 7,33 2 4 0,67 1 3 0,00 2 5 0,33 31 26 22,33 262,985 10 147 337 6196 22607
% 66

148 1492 SUDENUR YELEN 8E 10 8 7,33 2 6 0,00 7 3 6,00 1 1 0,67 4 12 0,00 8 7 5,67 32 37 19,67 262,428 11 148 339 6223 22697
% 66

149 1076 FURKAN TUĞRUL 8A 11 8 8,33 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 4 9 1,00 5 12 1,00 37 42 23,00 261,540 28 149 341 6274 22853
% 67

150 710 NİSANUR 8C 10 10 6,67 7 3 6,00 5 5 3,33 3 7 0,67 6 13 1,67 7 12 3,00 38 50 21,34 260,522 7 150 343 6330 23039
% 67

151 34 SAADET KUMEK 8G 11 8 8,33 6 4 4,67 6 4 4,67 2 3 1,00 5 13 0,67 6 12 2,00 36 44 21,34 260,208 19 151 344 6345 23098
% 68

152 680 GAMZE SOLMAZ 8M 10 9 7,00 3 7 0,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 11 0,33 7 11 3,33 37 45 22,00 259,909 10 152 345 6360 23150
% 68

153 932 ECE BAKIR 8M 7 9 4,00 6 3 5,00 7 2 6,33 1 1 0,67 2 2 1,33 6 4 4,67 29 21 22,00 258,424 11 153 347 6433 23383
% 68

154 1000 ABDULLAH EREN KELEŞ8F 9 11 5,33 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 7 13 2,67 7 13 2,67 38 52 20,67 257,714 5 154 351 6478 23504
% 69

155 1054 BEDİRHAN IŞIK 8K 18 2 17,33 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 2 18 -4,00 35 55 16,67 256,909 7 155 352 6532 23664
% 69

156 1804 MUSAP USLU 8L 8 9 5,00 1 0 1,00 6 2 5,33 2 8 -0,67 6 8 3,33 5 4 3,67 28 31 17,66 256,593 6 156 354 6549 23714
% 69

157 114 HASAN KU *EY 8E 5 12 1,00 3 4 1,67 5 5 3,33 2 3 1,00 3 7 0,67 12 4 10,67 30 35 18,34 256,569 12 157 355 6551 23718
% 69

158 1416 AYŞENUR MIH 8K 10 5 8,33 3 4 1,67 7 3 6,00 1 4 -0,33 6 9 3,00 27 25 18,67 256,119 8 158 356 6565 23788
% 70

159 1448 HATİCE ERVA DÜZEN 8K 8 10 4,67 7 3 6,00 8 1 7,67 0 4 -1,33 1 3 0,00 8 11 4,33 32 32 21,34 255,455 9 159 357 6598 23878
% 70

160 1114 MERYEM ZENGİN 8İ 5 15 0,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 16 4 14,67 6 14 1,33 31 59 11,34 255,351 7 160 358 6602 23892
% 70

161 145 8E 8 12 4,00 4 6 2,00 6 4 4,67 4 2 3,33 8 12 4,00 30 36 18,00 255,022 13 161 359 6619 23959
% 70

162 912 YASEMİN AYDIN 8K 11 6 9,00 6 2 5,33 6 3 5,00 1 1 0,67 3 9 0,00 27 21 20,00 253,256 10 162 362 6692 24264
% 71

163 1070 AHSEN RANA HORASANN8F 13 7 10,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 35 55 16,67 252,429 6 163 365 6743 24415
% 71

164 1225 KAAN KUZEY ÇETİN 8L 11 9 8,00 8 2 7,33 6 4 4,67 4 6 2,00 2 5 0,33 0 2 -0,67 31 28 21,66 252,278 7 164 366 6750 24444
% 72

165 1031 BERAT MARAZ 8B 4 12 0,00 3 5 1,33 0 9 -3,00 2 7 -0,33 13 4 11,67 7 13 2,67 29 50 12,34 251,399 25 165 370 6799 24593
% 72
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 8. SINIF  4.DENEME 360 643 9731 34182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,43 6 3 4,81 7 3 5,67 4 3 3,46 7 5 5,55 9 8 6,39 45 29 35,31 309,410

Okul Ortalaması 10 9 6,44 4 5 2,84 6 4 4,37 3 5 1,86 5 9 2,32 7 11 3,26 35 42 21,09 261,910

KATILIMLAR

166 1881 RAMAZAN TAMGAÇ 8K 5 11 1,33 4 5 2,33 5 4 3,67 3 7 0,67 3 7 0,67 11 8 8,33 31 42 17,00 249,628 11 166 372 6891 24905
% 73

167 1059 GAMZE PAMAY 8F 13 7 10,67 0 10 -3,33 9 1 8,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 33 57 14,01 249,209 7 167 373 6918 24981
% 73

168 223 ŞEVVAL ALTUN 8F 10 6 8,00 2 7 -0,33 1 7 -1,33 4 3 3,00 3 2 2,33 5 9 2,00 25 34 13,67 249,155 8 168 375 6922 24989
% 73

169 157 MİRAÇ YENİCE 8A 11 5 9,33 2 4 0,67 5 4 3,67 7 3 6,00 1 6 -1,00 4 12 0,00 30 34 18,67 248,207 29 169 377 6968 25155
% 74

170 431 HÜMEYRA BEDÜK 8E 12 8 9,33 4 6 2,00 8 2 7,33 3 7 0,67 5 13 0,67 3 15 -2,00 35 51 18,00 248,180 14 170 378 6970 25157
% 74

171 789 RAVZANUR SAGİN 8C 10 10 6,67 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 1 6 -1,00 7 13 2,67 33 44 18,34 247,916 8 171 379 6976 25192
% 74

172 467 BETÜL OCAK 8M 10 10 6,67 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 7 13 2,67 4 16 -1,33 36 54 18,01 247,527 12 172 381 7001 25264
% 74

173 1668 AZİZE MAHLİ 8L 9 11 5,33 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 4 16 -1,33 7 13 2,67 38 52 20,67 247,461 8 173 382 7007 25274
% 74

174 180 TUĞBA SUMELİ 8H 14 4 12,67 7 3 6,00 5 5 3,33 2 6 0,00 3 15 -2,00 2 14 -2,67 33 47 17,33 246,624 18 174 384 7044 25389
% 74

175 1507 ZEHRA ZÜLAL AKSOY 8C 10 4 8,67 2 3 1,00 9 1 8,67 1 1 0,67 1 3 0,00 3 13 -1,33 26 25 17,68 246,067 9 175 388 7079 25496
% 75

176 494 EBRARRTOLU 8D 10 7 7,67 4 5 2,33 8 2 7,33 2 0 2,00 0 4 -1,33 4 10 0,67 28 28 18,67 245,996 16 176 389 7084 25507
% 75

177 1503 CEREN TATAR 8İ 9 11 5,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 5 15 0,00 8 12 4,00 34 56 15,33 245,747 8 177 391 7092 25540
% 75

178 618 ECRİN ASLANHAN 8C 10 9 7,00 5 3 4,00 7 3 6,00 0 4 -1,33 2 7 -0,33 5 11 1,33 29 37 16,67 245,312 10 178 392 7107 25607
% 75

179 461 NERGİS USTA 8F 12 5 10,33 3 7 0,67 8 2 7,33 1 4 -0,33 1 6 -1,00 4 16 -1,33 29 40 15,67 244,465 9 179 394 7148 25740
% 75

180 16 BELİNAY DURSUN 8B 8 9 5,00 5 3 4,00 7 2 6,33 4 6 2,00 4 10 0,67 5 13 0,67 33 43 18,67 243,780 26 180 395 7191 25858
% 76

181 1354 YASİN GÖKHAN ÇINAR 8F 8 12 4,00 3 6 1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 11 1,33 9 11 5,33 31 54 13,00 243,763 10 181 396 7192 25862
% 76

182 1832 KÜBRANUR DOĞRU 8G 10 10 6,67 6 0 6,00 7 3 6,00 1 1 0,67 1 5 -0,67 25 19 18,67 243,369 20 182 398 7210 25925
% 76

183 1666 NURCAN ALIŞ 8K 11 9 8,00 1 9 -2,00 8 2 7,33 4 6 2,00 5 15 0,00 29 41 15,33 243,163 12 183 399 7223 25966
% 76

184 421 ELİF AYDIN 8A 8 11 4,33 3 7 0,67 7 3 6,00 5 5 3,33 8 12 4,00 4 16 -1,33 35 54 17,00 242,643 30 184 402 7247 26062
% 76

185 751 MERYEM ÖZGAN 8D 10 10 6,67 1 8 -1,67 6 4 4,67 4 3 3,00 0 1 -0,33 6 11 2,33 27 37 14,67 242,573 17 185 403 7254 26079
% 76

186 934 EYMEN NAR 8A 10 10 6,67 3 6 1,00 7 3 6,00 8 2 7,33 2 6 0,00 3 13 -1,33 33 40 19,67 242,362 31 186 405 7264 26122
% 76

187 92 İREM MERVE AKSU 8A 9 11 5,33 4 6 2,00 8 2 7,33 3 7 0,67 5 8 2,33 3 12 -1,00 32 46 16,66 242,004 32 187 408 7272 26162
% 77

188 591 SEVDE TUĞRUL 8G 7 5 5,33 9 1 8,67 9 1 8,67 0 3 -1,00 0 2 -0,67 25 12 21,00 241,811 21 188 410 7286 26192
% 77

189 1464 ŞEVVAL GÖKALP 8E 9 11 5,33 4 6 2,00 7 3 6,00 4 6 2,00 6 14 1,33 5 15 0,00 35 55 16,66 241,356 15 189 413 7314 26271
% 77

190 1391 ABDURRAHMAN ACAR 8C 7 13 2,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 9 11 5,33 8 11 4,33 29 60 9,00 241,211 11 190 414 7322 26301
% 77

191 1907 MUSTAFA EREN TUTKUN8F 13 7 10,67 13 7 10,67 241,134 11 191 415 7325 26313
% 77

192 1661 SUĞRA IŞIL CİHAN 8A 9 9 6,00 1 2 0,33 5 5 3,33 6 3 5,00 1 4 -0,33 6 13 1,67 28 36 16,00 240,732 33 192 417 7348 26380
% 77

193 995 BARAN TOKMAN 8K 8 6 6,00 4 1 3,67 6 4 4,67 1 2 0,33 1 1 0,67 1 2 0,33 21 16 15,67 240,518 13 193 418 7360 26418
% 77

194 766 SUDENAZ ÖZGAN 8D 8 10 4,67 4 5 2,33 5 5 3,33 1 6 -1,00 2 9 -1,00 8 9 5,00 28 44 13,33 240,130 18 194 419 7389 26492
% 78

195 667 EKREM ÇEBERS 8C 11 9 8,00 6 4 4,67 0 10 -3,33 3 5 1,33 3 17 -2,67 8 11 4,33 31 56 12,33 239,516 12 195 420 7412 26596
% 78

196 1773 MUSA AYDIN 8G 9 11 5,33 3 5 1,33 8 2 7,33 3 1 2,67 1 7 -1,33 5 10 1,67 29 36 17,00 239,322 22 196 421 7417 26621
% 78

197 1763 NÖHİR YILMAZ 8G 10 9 7,00 4 6 2,00 8 2 7,33 3 2 2,33 2 6 0,00 2 11 -1,67 29 36 16,99 239,089 23 197 422 7431 26656
% 78

198 247 FURKAN DURMUŞ FATSA8E 8 7 5,67 9 1 8,67 7 3 6,00 2 3 1,00 1 4 -0,33 0 5 -1,67 27 23 19,34 238,412 16 198 424 7461 26742
% 78
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 8. SINIF  4.DENEME 360 643 9731 34182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,43 6 3 4,81 7 3 5,67 4 3 3,46 7 5 5,55 9 8 6,39 45 29 35,31 309,410

Okul Ortalaması 10 9 6,44 4 5 2,84 6 4 4,37 3 5 1,86 5 9 2,32 7 11 3,26 35 42 21,09 261,910

KATILIMLAR

199 1142 TALHA ŞENER 8B 11 9 8,00 4 6 2,00 3 7 0,67 8 2 7,33 2 7 -0,33 4 16 -1,33 32 47 16,34 238,272 27 199 426 7467 26769
% 78

200 1292 MELEK VÜK EK 8E 6 8 3,33 6 3 5,00 7 3 6,00 3 4 1,67 1 5 -0,67 6 11 2,33 29 34 17,66 238,267 17 200 427 7469 26771
% 78

201 1714 MUSTAFA BERAT GÜNEŞ8İ 9 11 5,33 3 7 0,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 1 19 -5,33 11 9 8,00 32 58 12,67 237,764 9 201 428 7492 26848
% 79

202 971 YAĞMUR KOÇHAN 7F 7 10 3,67 4 4 2,67 6 3 5,00 2 5 0,33 2 8 -0,67 7 10 3,67 28 40 14,67 237,429 1 202 431 7515 26916
% 79

203 348 ZEYNEP BAĞSIZ 8F 10 10 6,67 4 0 4,00 6 4 4,67 1 1 0,67 0 4 -1,33 4 10 0,67 25 29 15,35 237,343 12 203 432 7519 26928
% 79

204 633 FEYZA TUTUK 8G 6 5 4,33 3 5 1,33 5 1 4,67 1 6 -1,00 2 4 0,67 5 8 2,33 22 29 12,33 235,636 24 204 436 7596 27207
% 80

205 963 ESLEM KEMİK 8F 10 9 7,00 4 4 2,67 6 4 4,67 1 5 -0,67 1 3 0,00 2 8 -0,67 24 33 13,00 234,734 13 205 440 7631 27346
% 80

206 984 EBRAR GÜRBÜZ 8İ 8 12 4,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 6 14 1,33 31 59 11,33 234,069 10 206 442 7669 27469
% 80

207 902 SALİH SEVEN 8A 10 8 7,33 1 8 -1,67 4 4 2,67 2 5 0,33 4 11 0,33 5 13 0,67 26 49 9,66 233,609 34 207 443 7687 27529
% 81

208 1199 MİRAY TUANA BULĞA 8E 7 9 4,00 6 2 5,33 5 5 3,33 0 3 -1,00 2 5 0,33 4 8 1,33 24 32 13,32 232,759 18 208 445 7728 27652
% 81

209 1119 EGEHAN UÇAR 8L 10 10 6,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 30 60 9,99 232,684 9 209 447 7733 27664
% 81

210 1739 YASİN ÖMER ÇAKMAK 8D 5 11 1,33 6 3 5,00 5 4 3,67 0 1 -0,33 5 4 3,67 4 11 0,33 25 34 13,67 232,300 19 210 448 7748 27729
% 81

211 1683 YUSUF BÜK 8C 7 13 2,67 3 6 1,00 8 2 7,33 3 5 1,33 2 6 0,00 3 3 2,00 26 35 14,33 232,210 13 211 449 7751 27740
% 81

212 2536 CELAL KABASAKAL 8A 4 16 -1,33 2 8 -0,67 1 8 -1,67 3 7 0,67 10 9 7,00 8 12 4,00 28 60 8,00 231,973 35 212 450 7764 27792
% 81

213 1109 ZEHRA BAYRAKÇI 8F 6 14 1,33 4 6 2,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 8 12 4,00 31 59 11,33 231,906 14 213 451 7765 27797
% 81

214 1405 ZEHRA DENİZ ÇETİN 8F 11 8 8,33 2 6 0,00 5 5 3,33 2 3 1,00 1 6 -1,00 2 8 -0,67 23 36 10,99 231,826 15 214 454 7772 27814
% 81

215 2578 ECRİN CAN 8F 8 12 4,00 6 4 4,67 5 5 3,33 1 8 -1,67 3 13 -1,33 7 11 3,33 30 53 12,33 231,809 16 215 455 7777 27821
% 81

216 28300 TAHA BEKTAŞ 8D 9 11 5,33 4 5 2,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 8 12 4,00 4 16 -1,33 29 60 9,00 231,586 20 216 456 7786 27855
% 81

217 1761 ENES KAYIK 8H 8 7 5,67 3 3 2,00 2 4 0,67 1 5 -0,67 3 8 0,33 4 8 1,33 21 35 9,33 229,901 19 217 459 7863 28102
% 82

218 1865 NİSANUR MENTEŞ 8G 10 7 7,67 3 5 1,33 1 7 -1,33 2 5 0,33 4 11 0,33 20 35 8,33 229,696 25 218 460 7873 28136
% 82

219 315 SILA YILMAZ 8D 5 15 0,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 7 13 2,67 30 60 10,00 229,527 21 219 461 7885 28169
% 82

220 1306 CUMALİ  TUĞLUK ÜÜ 8C 6 14 1,33 2 7 -0,33 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 8 12 4,00 30 59 10,33 229,517 14 220 462 7889 28174
% 82

221 638 YAĞMUR YAVRU 8C 7 13 2,67 3 7 0,67 5 5 3,33 6 4 4,67 5 14 0,33 6 13 1,67 32 56 13,34 229,127 15 221 463 7910 28239
% 83

222 792 İLAYDA VAYDOĞAN 8L 4 16 -1,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 5 6 3,00 8 12 4,00 28 53 10,34 226,990 10 222 467 8008 28577
% 84

223 472 EFE YİĞİT 8L 9 11 5,33 2 3 1,00 6 4 4,67 0 4 -1,33 5 15 0,00 5 15 0,00 27 52 9,67 226,463 11 223 468 8031 28668
% 84

224 1253 ASMİN DEMİR 8İ 4 11 0,33 2 3 1,00 4 5 2,33 1 5 -0,67 3 2 2,33 6 7 3,67 20 33 8,99 226,353 11 224 470 8039 28689
% 84

225 865 REŞE BİRKAVİ 8İ 5 15 0,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 9 11 5,33 6 14 1,33 29 61 8,65 226,214 12 225 471 8046 28707
% 84

226 477 M ALPERE  GÜNGÖR 8İ 5 14 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 7 -0,33 8 6 6,00 5 15 0,00 27 55 8,67 226,133 13 226 472 8049 28720
% 84

227 944 ÜMMÜ GÜLSÜM BAYRAM8C 5 12 1,00 5 3 4,00 6 4 4,67 1 0 1,00 1 1 0,67 5 10 1,67 23 30 13,01 225,842 16 227 475 8065 28767
% 84

228 775 EMİNE SEYRAN 8H 9 7 6,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 2 6 0,00 4 16 -1,33 25 49 8,68 224,788 20 228 480 8117 28913
% 85

229 1187 ENES YAMAK 8E 9 11 5,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 2 1,33 18 26 9,33 224,549 19 229 481 8129 28942
% 85

230 1519 NEHİR YİĞİT 8L 6 11 2,33 1 3 0,00 7 1 6,67 2 5 0,33 4 8 1,33 20 28 10,66 224,488 12 230 483 8135 28951
% 85

231 921 EREN YASİN ULUAD 8F 6 8 3,33 3 5 1,33 6 4 4,67 0 6 -2,00 4 8 1,33 4 11 0,33 23 42 8,99 224,363 17 231 484 8139 28963
% 85
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 8. SINIF  4.DENEME 360 643 9731 34182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,43 6 3 4,81 7 3 5,67 4 3 3,46 7 5 5,55 9 8 6,39 45 29 35,31 309,410

Okul Ortalaması 10 9 6,44 4 5 2,84 6 4 4,37 3 5 1,86 5 9 2,32 7 11 3,26 35 42 21,09 261,910

KATILIMLAR

232 335 KAAN BERAT ÇİNAR 8E 9 7 6,67 2 4 0,67 6 2 5,33 0 5 -1,67 1 10 -2,33 3 8 0,33 21 36 9,00 223,921 20 232 485 8161 29041
% 85

233 1145 FATIMA EKİN 8İ 7 13 2,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 9 10 5,67 4 16 -1,33 27 62 6,35 223,901 14 233 486 8163 29047
% 85

234 1181 NEHİR ALATAŞ 8D 7 8 4,33 2 4 0,67 7 2 6,33 0 9 -3,00 16 23 8,33 222,214 22 234 489 8225 29270
% 86

235 1939 TAYYİP İBRAHİM ELÇİ 8E 3 15 -2,00 2 6 0,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 12 0,00 10 7 7,67 26 53 8,34 221,984 21 235 490 8229 29299
% 86

236 1670 DEMHAT BOTAN ORAL8B 5 15 0,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 8 11 4,33 5 15 0,00 29 60 8,99 221,431 28 236 491 8249 29369
% 86

237 13 MAKSAT MAKSUT 8M 2 12 -2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 1 1 0,67 6 14 1,33 8 12 4,00 27 49 10,66 221,119 13 237 492 8256 29419
% 86

238 128 ESMA TUĞRUL 8C 8 12 4,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 13 -0,33 4 9 1,00 26 54 8,00 220,977 17 238 493 8262 29438
% 86

239 119 TANEM G* İCİ 8F 8 10 4,67 3 4 1,67 7 3 6,00 3 6 1,00 2 9 -1,00 3 13 -1,33 26 45 11,01 220,970 18 239 494 8263 29441
% 86

240 1 EFE KAAN KAYIK 8İ 2 18 -4,00 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 9 11 5,33 8 12 4,00 28 62 7,33 220,666 15 240 495 8276 29474
% 86

241 382 NİSANUR KARSAK 8F 10 10 6,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 27 63 6,00 220,244 19 241 497 8295 29535
% 86

242 1818 MUHHAMMET TALHA CA  N8E 9 10 5,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 0 2 -0,67 1 2 0,33 15 29 5,33 220,241 22 242 498 8296 29538
% 86

243 337 İREM KILIÇ 8G 8 5 6,33 3 5 1,33 2 2 1,33 1 4 -0,33 1 7 -1,33 15 23 7,33 220,124 26 243 499 8302 29557
% 86

244 706 EYÜP KARANFİL 8İ 2 9 -1,00 3 3 2,00 7 3 6,00 1 10 -2,33 8 6 6,00 21 31 10,67 219,969 16 244 500 8311 29581
% 87

245 1095 YUNUS ÖZKAN 8B 8 12 4,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 6 4 4,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 29 61 8,67 219,833 29 245 501 8316 29595
% 87

246 578 ELİFSU TAŞAR 8D 3 17 -2,67 4 6 2,00 1 4 -0,33 10 10 6,67 6 14 1,33 24 51 7,00 219,714 23 246 502 8331 29619
% 87

247 707 SAMET TOKTAŞ 8C 8 7 5,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 2 10 -1,33 4 10 0,67 22 49 5,68 219,000 18 247 505 8367 29725
% 87

248 943 ALİ M ERT DEMİRTÜRK8K 8 12 4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 27 63 6,00 218,985 14 248 506 8369 29729
% 87

249 189 DERRİCK        KÖHN 8G 7 13 2,67 2 6 0,00 2 7 -0,33 3 7 0,67 1 6 -1,00 6 6 4,00 21 45 6,01 218,979 27 249 507 8370 29730
% 87

250 809 AHENK MOHMAD ALİ 8F 8 12 4,00 4 6 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 28 62 7,33 218,790 20 250 508 8376 29746
% 87

251 679 ZEYNEP KORKUSUZ 8H 5 14 0,33 5 5 3,33 5 4 3,67 4 6 2,00 6 14 1,33 5 14 0,33 30 57 10,99 218,778 21 251 509 8378 29749
% 87

252 664 MEHMET EFE YILMAZER8M 9 11 5,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 5 15 0,00 29 61 8,66 217,900 14 252 510 8419 29886
% 87

253 693 ADEM YILMAZ 8C 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 7 13 2,67 7 13 2,67 25 65 3,34 217,195 19 253 511 8438 29978
% 88

254 0 SUDENAZ DEMİR 8İ 8 12 4,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 29 61 8,67 216,303 17 254 513 8469 30093
% 88

255 698 ESMANUR BAĞDAŞ 8H 9 10 5,67 6 4 4,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 15 0,00 2 18 -4,00 29 60 9,00 215,974 22 255 514 8483 30127
% 88

256 1245 HELENAY ÖZER 8G 7 13 2,67 4 6 2,00 8 2 7,33 3 7 0,67 3 17 -2,67 5 14 0,33 30 59 10,33 214,647 28 256 515 8529 30300
% 89

257 367 HALİ LCUL AOLU 8E 6 14 1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 6 14 1,33 4 15 -1,00 29 60 8,99 214,569 23 257 516 8530 30308
% 89

258 15010 ZEKİMERT ÖZDEMİR 8L 7 13 2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 28 62 7,33 214,519 13 258 517 8531 30314
% 89

259 1090 SENEM TUNÇTA N 8İ 8 12 4,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 25 65 3,33 214,478 18 259 518 8535 30319
% 89

260 1484 ÖZGE TEMİR 8F 9 11 5,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 26 64 4,66 213,778 21 260 519 8565 30415
% 89

261 1927 YUSUF ARDA PEŞEN 8K 6 13 1,67 1 8 -1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 8 12 4,00 24 64 2,66 213,470 15 261 520 8574 30452
% 89

262 148 RÜMEYSA SAYGI 8D 7 13 2,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 27 63 6,00 213,458 24 262 521 8576 30455
% 89

263 968 YAHYA ASAF YALÇIN 8A 6 7 3,67 3 1 2,67 4 6 2,00 1 1 0,67 2 12 -2,00 16 27 7,01 213,366 36 263 522 8580 30467
% 89

264 1171 GÜLSÜM BAĞSIZ 8K 6 9 3,00 1 6 -1,00 6 3 5,00 4 3 3,00 3 14 -1,67 20 35 8,33 213,286 16 264 523 8582 30475
% 89
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 8. SINIF  4.DENEME 360 643 9731 34182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,43 6 3 4,81 7 3 5,67 4 3 3,46 7 5 5,55 9 8 6,39 45 29 35,31 309,410

Okul Ortalaması 10 9 6,44 4 5 2,84 6 4 4,37 3 5 1,86 5 9 2,32 7 11 3,26 35 42 21,09 261,910

KATILIMLAR

265 0 MERTBOZDOĞAN 8G 5 15 0,00 3 7 0,67 2 7 -0,33 0 10 -3,33 7 13 2,67 7 13 2,67 24 65 2,35 212,553 29 265 526 8611 30588
% 89

266 1867 RÜMEYSA AYĞÜN 8E 7 13 2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 2 18 -4,00 7 13 2,67 29 61 8,68 212,291 24 266 527 8625 30628
% 90

267 79300 SUDE NAZ CİN 8L 9 11 5,33 4 6 2,00 7 1 6,67 3 7 0,67 1 19 -5,33 5 15 0,00 29 59 9,34 212,257 14 267 528 8627 30635
% 90

268 877 TESNİM KALAJI 8K 6 14 1,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 5 14 0,33 6 14 1,33 26 63 4,99 212,217 17 268 529 8631 30640
% 90

269 1343 SAMET ÖZÇİİK 8E 6 11 2,33 4 6 2,00 4 5 2,33 2 5 0,33 4 7 1,67 2 12 -2,00 22 46 6,66 212,000 25 269 530 8638 30663
% 90

270 849 MOHAMAD ELSALMO 8H 11 9 8,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 3 17 -2,67 25 65 3,34 211,181 23 270 531 8665 30769
% 90

271 10 MELİSA SALTAŞ 8D 8 12 4,00 0 10 -3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 26 64 4,68 210,809 25 271 532 8678 30825
% 90

272 990 UFUK CAN TEPECİK 8K 8 11 4,33 6 4 4,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 26 63 5,00 210,697 18 272 533 8683 30839
% 90

273 1062 BEYZANUR EME L 8M 7 13 2,67 4 6 2,00 8 2 7,33 2 4 0,67 2 12 -2,00 4 16 -1,33 27 53 9,34 210,605 15 273 534 8689 30854
% 90

274 1183 ESRA KUŞBAY 8L 4 14 -0,67 1 7 -1,33 6 3 5,00 4 4 2,67 4 13 -0,33 4 6 2,00 23 47 7,34 210,000 15 274 535 8712 30938
% 91

275 1210 ENES KARAKAY*A 8L 6 14 1,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 8 12 4,00 4 16 -1,33 25 65 3,33 209,972 16 275 536 8715 30942
% 91

276 726 ÖMER GÜLTEKİN 8M 5 15 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 5 15 0,00 6 14 1,33 28 62 7,33 209,359 16 276 537 8738 31029
% 91

277 1711 BÜŞRA KILIÇ 8M 5 8 2,33 3 4 1,67 1 5 -0,67 0 5 -1,67 5 8 2,33 2 10 -1,33 16 40 2,66 208,317 17 277 538 8786 31167
% 91

278 2502 YAVUZ EFE KÖROĞLU 8İ 4 15 -1,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 26 63 5,00 207,535 19 278 539 8810 31276
% 91

279 0 *G* M NÜAM 8D 7 13 2,67 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 18 -4,00 8 12 4,00 25 65 3,34 207,421 26 279 540 8814 31294
% 92

280 174 UMUT ARDA MEMİŞ 8K 10 7 7,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 2 18 -4,00 24 63 3,00 207,173 19 280 541 8823 31326
% 92

281 592 IRMAK YEŞİLBAŞ 8M 7 13 2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 0 10 -3,33 4 11 0,33 4 16 -1,33 24 61 3,67 206,898 18 281 542 8831 31356
% 92

282 552 HİRA YILMAZ 8C 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 4 16 -1,33 7 13 2,67 23 67 0,68 206,818 20 282 543 8833 31364
% 92

283 1926 MURAT GÜL 8K 5 12 1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 16 41 2,33 206,451 20 283 545 8852 31420
% 92

284 1751 K*DİR  KILIÇ 8İ 3 17 -2,67 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 6 13 1,67 4 16 -1,33 30 59 10,34 206,402 20 284 546 8854 31426
% 92

285 63900 MUHAMMED KAPLAN 8C 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 26 64 4,67 206,153 21 285 547 8860 31460
% 92

286 2216 İBRAHİM BAĞRIYANIK 8İ 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 16 34 4,67 206,153 21 285 547 8860 31460
% 92

287 1302 HAMDİ EFE ÖZDEMİR 8F 5 15 0,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 5 15 0,00 26 64 4,66 206,139 22 287 549 8862 31465
% 92

288 1014 ARDA BAKTİMUR 8M 5 15 0,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 23 67 0,67 205,728 19 288 551 8873 31506
% 92

289 246 BÜNYAMİN KOÇHAN 8L 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 24 66 2,00 205,507 17 289 552 8879 31536
% 92

290 1787 SAMET ŞAN 8H 6 14 1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 7 3 6,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 26 64 4,66 204,868 24 290 554 8899 31595
% 92

291 620 MUHAMMED ÖMER UÇAR8H 7 13 2,67 3 7 0,67 2 3 1,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 19 46 3,68 204,865 25 291 555 8900 31596
% 92

292 2245 AZRA SU GÜNTAY 8G 8 12 4,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 2 18 -4,00 25 65 3,33 204,807 30 292 556 8903 31607
% 92

293 1162 FURKAN  K APLAN 8M 4 15 -1,00 4 6 2,00 4 5 2,33 3 7 0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 26 62 5,33 204,677 20 293 557 8907 31619
% 93

294 419 MURAT ASLANHAN 8K 8 12 4,00 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 3 17 -2,67 26 64 4,67 204,443 21 294 558 8917 31648
% 93

295 1811 NİSANUR GÖKT ÜRK 8D 6 14 1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 19 56 0,33 204,357 27 295 559 8922 31667
% 93

296 69000 EMİN İSMAİL BENLİ 8İ 2 18 -4,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 8 12 4,00 6 14 1,33 25 65 3,32 204,103 22 296 561 8928 31687
% 93

297 167 ESRA ÇÖRDÜK 8H 9 11 5,33 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 18 -4,00 4 16 -1,33 26 64 4,66 204,084 26 297 562 8930 31691
% 93
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 8. SINIF  4.DENEME 360 643 9731 34182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,43 6 3 4,81 7 3 5,67 4 3 3,46 7 5 5,55 9 8 6,39 45 29 35,31 309,410

Okul Ortalaması 10 9 6,44 4 5 2,84 6 4 4,37 3 5 1,86 5 9 2,32 7 11 3,26 35 42 21,09 261,910

KATILIMLAR

298 1777 ENES TALHA ÇETİN KAYA8M 8 12 4,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 22 68 -0,67 203,537 21 298 563 8947 31744
% 93

299 3025 EGEMEN DELİCE 8K 5 15 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 25 65 3,33 203,326 22 299 566 8955 31774
% 93

300 776 ECRİN ÇEBER 8E 6 12 2,00 1 1 0,67 3 2 2,33 2 1 1,67 1 6 -1,00 0 3 -1,00 13 25 4,67 203,130 26 300 567 8964 31795
% 93

301 1402 ALİ TALHA KAHRAMAN8B 8 12 4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 23 67 0,66 203,100 30 301 568 8965 31798
% 93

302 1220 GAM * TOKMAK 8L 2 18 -4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 8 12 4,00 6 14 1,33 25 65 3,33 203,059 18 302 569 8970 31806
% 93

303 923 ARDAEFEODABAŞI 8F 6 14 1,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 5 15 0,00 23 67 0,66 202,737 23 303 570 8984 31851
% 93

304 0 AHMET ALŞUHADE 8K 5 15 0,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 23 67 0,67 202,664 23 304 571 8986 31858
% 93

305 1041 BATUHAN VAROL 8H 6 14 1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 4 16 -1,33 23 67 0,67 202,495 27 305 572 8990 31873
% 93

306 1994 MUHAMETTALHATOPRAK8İ 5 15 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 24 66 2,00 201,631 23 306 575 9029 31979
% 94

307 3023 MİRAÇ GENÇ 8F 3 17 -2,67 3 7 0,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 7 13 2,67 5 15 0,00 25 65 3,34 201,465 24 307 576 9033 31998
% 94

308 379 TALHA ÇAKMANUS 8F 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 24 66 2,00 201,279 25 308 577 9039 32019
% 94

309 1466 BERAT YÜKSEK 8C 4 16 -1,33 5 5 3,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 26 64 4,67 200,521 22 309 578 9062 32098
% 94

310 538 TÜLİN AYDIN 8C 9 11 5,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 3 16 -2,33 24 65 2,33 200,152 23 310 579 9085 32157
% 94

311 762 EGE KEMENT 8K 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 5 15 0,00 7 13 2,67 23 67 0,68 199,847 24 311 580 9095 32189
% 94

312 486 LİFE YILMAZ 8D 4 10 0,67 2 5 0,33 2 6 0,00 0 8 -2,67 4 9 1,00 4 11 0,33 16 49 -0,34 199,820 28 312 581 9097 32193
% 94

313 954 AYŞENAZ KARASAKAL 8F 6 14 1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 23 67 0,67 199,505 26 313 583 9107 32226
% 94

314 2781 SUDENUR TURAN 8M 6 10 2,67 0 4 -1,33 3 5 1,33 0 3 -1,00 1 10 -2,33 4 9 1,00 14 41 0,34 199,365 22 314 584 9115 32241
% 94

315 427 EŞREF ALKAN 8H 7 13 2,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 0 10 -3,33 2 18 -4,00 6 13 1,67 23 66 1,01 198,948 28 315 586 9129 32286
% 94

316 694 ÖMERMEHMET TURAN 8İ 4 16 -1,33 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 5 15 0,00 3 13 -1,33 26 60 6,01 198,872 24 316 587 9132 32297
% 94

317 1125 BERKAY BİRİM 8F 3 17 -2,67 1 8 -1,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 23 66 0,99 197,065 27 317 589 9185 32488
% 95

318 0 SÜMEYYE NAZ YİĞİT 8D 5 11 1,33 1 6 -1,00 2 7 -0,33 1 8 -1,67 2 17 -3,67 8 12 4,00 19 61 -1,34 196,659 29 318 590 9192 32514
% 95

319 1007 ENESYLILDI Z 8G 3 17 -2,67 5 4 3,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 1 6 -1,00 22 54 4,00 196,654 31 319 591 9194 32516
% 95

320 749 BÜŞRA SARI 8C 2 9 -1,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 13 38 0,33 196,073 24 320 592 9211 32571
% 95

321 13260 YİĞİT ALİ KAPLAN 8K 1 15 -4,00 4 5 2,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 24 61 3,67 193,919 25 321 593 9260 32762
% 96

322 1047 NURCAN TUĞLUK 8F 1 17 -4,67 3 6 1,00 7 3 6,00 2 5 0,33 3 6 1,00 3 8 0,33 19 45 3,99 193,662 28 322 594 9265 32782
% 96

323 1099 BERRA UZUN 8İ 5 15 0,00 5 5 3,33 0 10 -3,33 2 8 -0,67 8 12 4,00 2 18 -4,00 22 68 -0,67 193,471 25 323 596 9271 32796
% 96

324 3010 YUSUF ÇAKIR 8M 5 15 0,00 5 5 3,33 2 7 -0,33 1 9 -2,00 8 12 4,00 1 18 -5,00 22 66 0,00 193,032 23 324 598 9284 32842
% 96

325 1933 UMUT KELEŞ 8D 4 16 -1,33 5 5 3,33 6 3 5,00 3 4 1,67 1 8 -1,67 2 11 -1,67 21 47 5,33 192,550 30 325 599 9288 32874
% 96

326 1093 ECRİN  BEDÜK 8M 7 13 2,67 3 7 0,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 3 13 -1,33 2 17 -3,67 22 63 1,01 192,509 24 326 601 9290 32881
% 96

327 976 DURSUN ALİ AKIN 8İ 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 5 15 0,00 21 69 -2,00 191,776 26 327 604 9312 32949
% 96

328 1204 EYLÜL ÖĞÜNDÜR 8E 6 14 1,33 2 6 0,00 2 8 -0,67 0 7 -2,33 5 12 1,00 3 15 -2,00 18 62 -2,67 191,772 27 328 605 9314 32951
% 96

329 1174 HAMZA ENES 8K 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 21 69 -2,00 191,755 26 329 606 9315 32954
% 96

330 1078 EYÜPADIYEKE 8L 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 21 69 -2,01 191,212 19 330 607 9327 33002
% 97
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 8. SINIF  4.DENEME 360 643 9731 34182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,43 6 3 4,81 7 3 5,67 4 3 3,46 7 5 5,55 9 8 6,39 45 29 35,31 309,410

Okul Ortalaması 10 9 6,44 4 5 2,84 6 4 4,37 3 5 1,86 5 9 2,32 7 11 3,26 35 42 21,09 261,910

KATILIMLAR

331 1066 AHMET    TEMURTAŞ 8L 7 12 3,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 18 -5,00 6 14 1,33 21 67 -1,34 191,081 20 331 608 9332 33012
% 97

332 469 BATUH*  GEDİK 8K 6 14 1,33 0 10 -3,33 9 1 8,67 3 6 1,00 4 16 -1,33 2 18 -4,00 24 65 2,34 190,811 27 332 609 9339 33031
% 97

333 1017 BARAN HATUN 8B 1 19 -5,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 2 5,33 5 15 0,00 7 13 2,67 24 64 2,67 190,779 31 333 610 9341 33033
% 97

334 1122 ENES BUZDEMİR 8H 6 14 1,33 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 1 13 -3,33 4 16 -1,33 22 62 1,34 189,845 29 334 612 9363 33104
% 97

335 1113 VİCDANE AŞIK 8E 7 13 2,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 11 0,33 1 16 -4,33 19 63 -2,00 188,000 28 335 613 9406 33233
% 97

336 1105 M U H A M M   D TEZCA8M 6 14 1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 5 15 0,00 4 16 -1,33 19 71 -4,66 187,970 25 336 614 9408 33237
% 97

337 985 BERAT SUNA 8F 2 18 -4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 22 68 -0,66 186,605 29 337 616 9428 33316
% 97

338 1010 YİĞİT YENİCİ 8M 3 17 -2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 22 68 -0,67 185,856 26 338 617 9448 33372
% 98

339 712 RUMEYSA ARGUN 8D 2 18 -4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 8 12 4,00 20 70 -3,33 185,347 31 339 618 9462 33407
% 98

340 941 HÜSEYİN ACAT 8K 7 13 2,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 2 18 -4,00 3 17 -2,67 22 68 -0,66 184,883 28 340 619 9472 33430
% 98

341 14800 MUSTAFA OM* 8H 3 17 -2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 21 69 -2,00 184,500 30 341 620 9482 33453
% 98

342 1103 EMİRHAN HORASAN 8L 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 21 69 -2,00 184,288 21 342 621 9490 33471
% 98

343 237 YAĞMUR YILDIZ 8H 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 19 71 -4,68 183,530 31 343 623 9512 33521
% 98

344 735 FURKA  AVŞAR 8C 4 16 -1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 19 71 -4,67 180,567 25 344 627 9566 33673
% 99

345 61 BEYTULLAH ARSLAN 8K 7 13 2,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 2 18 -4,00 4 16 -1,33 19 71 -4,66 179,416 29 345 628 9582 33717
% 99

346 9080 DİYAR  FİDANCI 8K 1 18 -5,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 7 13 2,67 5 15 0,00 18 71 -5,66 179,179 30 346 629 9587 33731
% 99

347 859 MUSTAFAS*Hİ 8L 4 16 -1,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 19 71 -4,66 176,311 22 347 630 9611 33832
% 99

348 617 İPEKNUR YAVRU 8C 5 14 0,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 18 71 -5,67 176,303 26 348 631 9612 33833
% 99

349 0 S    RAN T    Uİ TAİ* 8M 5 15 0,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 5 15 0,00 2 18 -4,00 18 72 -6,00 175,918 27 349 632 9615 33841
% 99

350 1135 YUSUF KUMEK 8L 3 17 -2,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 5 15 0,00 3 17 -2,67 19 71 -4,67 172,916 23 350 633 9635 33914
% 99

351 1027 BERAT BOZKIR 8L 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 6 1,00 5 5 3,33 5 15 0,00 1 19 -5,33 20 69 -3,00 172,775 24 351 634 9639 33920
% 99

352 797 ZEYNEL KOCAKAPL* 8H 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 1 19 -5,33 18 72 -6,00 172,032 32 352 635 9645 33934
% 99

353 1013 ALİ BERK BAŞAK 8L 4 16 -1,33 0 10 -3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 18 -4,00 5 15 0,00 18 72 -5,99 171,215 25 353 636 9654 33958
% 99

354 192 DAVUTÖZDEMİR 8C 3 17 -2,67 3 6 1,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 18 71 -5,66 170,863 27 354 637 9659 33974
% 99

355 701 ALİKEMAL BAHÇEC 8B 4 16 -1,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 17 -2,67 2 17 -3,67 19 70 -4,34 168,721 32 355 638 9670 34009
% 99

356 623 YUSUF BAĞSIZ 8H 4 16 -1,33 0 10 -3,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 18 -4,00 11 59 -8,66 167,700 33 356 639 9675 34024
% 100

357 1490 İBRAHİM KORKMAZ 8M 3 17 -2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 1 18 -5,00 17 72 -7,00 167,564 28 357 640 9676 34028
% 100

358 163 SIRAT ARICI 8K 1 19 -5,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 16 -1,33 4 16 -1,33 19 71 -4,66 165,270 31 358 641 9690 34056
% 100

359 131 ALTAY TAH İRĞLU 8C 1 14 -3,67 3 6 1,00 2 6 0,00 2 7 -0,33 3 16 -2,33 3 14 -1,67 14 63 -7,00 163,178 28 359 642 9696 34071
% 100

360 1200 BERAT YUŞA 8L 1 19 -5,33 0 10 -3,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 15 75 -9,99 163,071 26 360 643 9698 34073
% 100
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 8. SINIF  4.DENEME 360 643 9731 34182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,43 6 3 4,81 7 3 5,67 4 3 3,46 7 5 5,55 9 8 6,39 45 29 35,31 309,410

Okul Ortalaması 10 9 6,44 4 5 2,84 6 4 4,37 3 5 1,86 5 9 2,32 7 11 3,26 35 42 21,09 261,910

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20
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60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0
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300

400

LGS
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
7F 8A 8B 8C 8D 8E 8F 8G 8H 8İ 8K 8L 8M

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500
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100
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300

400

LGS
7F 8A 8B 8C 8D 8E



7F SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 8. SINIF  4.DENEME 360 643 9731 34182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,43 6 3 4,81 7 3 5,67 4 3 3,46 7 5 5,55 9 8 6,39 45 29 35,31 309,410

Okul Ortalaması 10 9 6,44 4 5 2,84 6 4 4,37 3 5 1,86 5 9 2,32 7 11 3,26 35 42 21,09 261,910

SINIF: 7F

KATILIMLAR

1 971 YAĞMUR KOÇHAN 7F 7 10 3,67 4 4 2,67 6 3 5,00 2 5 0,33 2 8 -0,67 7 10 3,67 28 40 14,67 237,429 1 202 431 7515 26916
% 79

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



8A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 8. SINIF  4.DENEME 360 643 9731 34182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,43 6 3 4,81 7 3 5,67 4 3 3,46 7 5 5,55 9 8 6,39 45 29 35,31 309,410

Okul Ortalaması 10 9 6,44 4 5 2,84 6 4 4,37 3 5 1,86 5 9 2,32 7 11 3,26 35 42 21,09 261,910

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 2365 AYŞEN KARADUMAN 8A 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 18 1 17,67 18 2 17,33 82 7 79,67 459,150 1 2 18 311 1666
% 4,87

2 1069 ÖYKÜSU ARSLAN 8A 19 0 19,00 8 2 7,33 6 4 4,67 10 0 10,00 15 0 15,00 15 4 13,67 73 10 69,67 433,690 2 3 32 659 3315
% 9,70

3 1719 TAHA ATMACA 8A 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 14 2 13,33 14 3 13,00 75 8 72,34 432,421 3 6 36 680 3394
% 9,93

4 1211 SENA ARSLANTAŞ 8A 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 14 4 12,67 15 5 13,33 70 18 64,01 406,922 4 11 57 1105 5292
% 15

5 1094 BERAT YASİN BUDAK 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 11 2 10,33 16 3 15,00 67 15 61,99 397,762 5 15 70 1308 6020
% 18

6 1167 ELİF SUDE DOGAN 8A 17 3 16,00 4 6 2,00 7 3 6,00 4 5 2,33 13 4 11,67 14 5 12,33 59 26 50,33 383,074 6 18 81 1612 7187
% 21

7 1107 EMİR TAHA KARA 8A 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 4 7,67 14 5 12,33 65 17 59,33 380,688 7 21 84 1659 7388
% 22

8 982 YILDIRAY YERAL 8A 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 0 8,00 4 3 3,00 15 5 13,33 60 15 54,99 370,284 8 24 99 1925 8367
% 24

9 1660 EYÜP ÖZEN 8A 19 1 18,67 8 2 7,33 7 2 6,33 9 0 9,00 2 2 1,33 11 5 9,33 56 12 51,99 357,892 9 31 118 2248 9514
% 28

10 936 AHMET EMİN KARSAK 8A 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 3 4 1,67 13 6 11,00 56 20 49,34 345,124 10 43 140 2634 10770
% 32

11 722 AYLİN KORUCU 8A 17 3 16,00 5 2 4,33 6 3 5,00 7 3 6,00 3 6 1,00 14 6 12,00 52 23 44,33 343,841 11 45 144 2672 10917
% 32

12 1034 EFE KAZANCI 8A 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 6 7 3,67 13 6 11,00 58 24 50,00 343,320 12 46 145 2683 10969
% 32

13 2659 YUSUF EREN AKSOY 8A 12 6 10,00 7 2 6,33 7 2 6,33 10 0 10,00 4 10 0,67 12 5 10,33 52 25 43,66 321,350 13 73 194 3477 13678
% 40

14 1671 ELİF GÖZÜKIZIL 8A 16 3 15,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 1 7,67 8 12 4,00 6 14 1,33 53 35 41,33 317,953 14 77 201 3596 14103
% 41

15 1806 BERATEFE SALTAŞ 8A 12 7 9,67 7 3 6,00 7 3 6,00 4 5 2,33 9 4 7,67 7 5 5,33 46 27 37,00 316,290 15 79 206 3652 14310
% 42

16 1152 BEDİRHAN GÜNEŞ 8A 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 7 6 5,00 48 25 39,67 314,771 16 83 211 3719 14526
% 42

17 1138 TAHA EMİR ÇİMEN 8A 9 7 6,67 6 3 5,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 7 5,67 11 7 8,67 48 30 38,01 312,364 17 86 217 3820 14830
% 43

18 1083 CİHAN BİÇEK 8A 14 5 12,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 0 5,00 10 7 7,67 37 24 29,00 309,140 18 88 223 3967 15290
% 45

19 645 KERİM EFE KOCABAŞ 8A 14 5 12,33 7 1 6,67 7 3 6,00 7 2 6,33 3 7 0,67 9 9 6,00 47 27 38,00 308,004 19 91 227 4015 15465
% 45

20 449 SEMİH KAMER 8A 14 3 13,00 7 3 6,00 9 1 8,67 4 6 2,00 5 4 3,67 4 8 1,33 43 25 34,67 301,827 20 97 238 4311 16384
% 48

21 742 HİRA BAKTİMUR 8A 13 7 10,67 7 3 6,00 9 1 8,67 4 6 2,00 4 14 -0,67 11 9 8,00 48 40 34,67 300,762 21 100 241 4348 16555
% 48

22 1284 BARAN ERDEM REŞO 8A 11 8 8,33 6 3 5,00 6 2 5,33 9 1 8,67 6 5 4,33 8 10 4,67 46 29 36,33 300,189 22 101 243 4377 16650
% 49

23 510 SEBİHA DEMİR 8A 12 7 9,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 4 5 2,33 6 12 2,00 49 27 40,01 298,902 23 104 247 4425 16818
% 49

24 951 MERT CİVRİ 8A 11 9 8,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 6 3 5,00 7 12 3,00 46 32 35,33 296,137 24 105 254 4562 17237
% 50

25 654 ALMİNA SAV I 8A 14 5 12,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 9 3,00 0 15 -5,00 46 33 35,00 282,025 25 126 300 5258 19555
% 57

26 920 POYRAZ DAKAK 8A 12 8 9,33 8 2 7,33 2 2 1,33 8 2 7,33 3 6 1,00 6 10 2,67 39 30 28,99 276,376 26 130 307 5531 20470
% 60

27 6 ZEYNEP ULUĞ 8A 11 9 8,00 3 4 1,67 7 3 6,00 4 6 2,00 9 11 5,33 5 15 0,00 39 48 23,00 269,408 27 137 320 5868 21596
% 63

28 1076 FURKAN TUĞRUL 8A 11 8 8,33 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 4 9 1,00 5 12 1,00 37 42 23,00 261,540 28 149 341 6274 22853
% 67

29 157 MİRAÇ YENİCE 8A 11 5 9,33 2 4 0,67 5 4 3,67 7 3 6,00 1 6 -1,00 4 12 0,00 30 34 18,67 248,207 29 169 377 6968 25155
% 74

30 421 ELİF AYDIN 8A 8 11 4,33 3 7 0,67 7 3 6,00 5 5 3,33 8 12 4,00 4 16 -1,33 35 54 17,00 242,643 30 184 402 7247 26062
% 76

31 934 EYMEN NAR 8A 10 10 6,67 3 6 1,00 7 3 6,00 8 2 7,33 2 6 0,00 3 13 -1,33 33 40 19,67 242,362 31 186 405 7264 26122
% 76

32 92 İREM MERVE AKSU 8A 9 11 5,33 4 6 2,00 8 2 7,33 3 7 0,67 5 8 2,33 3 12 -1,00 32 46 16,66 242,004 32 187 408 7272 26162
% 77

33 1661 SUĞRA IŞIL CİHAN 8A 9 9 6,00 1 2 0,33 5 5 3,33 6 3 5,00 1 4 -0,33 6 13 1,67 28 36 16,00 240,732 33 192 417 7348 26380
% 77



8A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 8. SINIF  4.DENEME 360 643 9731 34182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,43 6 3 4,81 7 3 5,67 4 3 3,46 7 5 5,55 9 8 6,39 45 29 35,31 309,410

Okul Ortalaması 10 9 6,44 4 5 2,84 6 4 4,37 3 5 1,86 5 9 2,32 7 11 3,26 35 42 21,09 261,910

SINIF: 8A

KATILIMLAR

34 902 SALİH SEVEN 8A 10 8 7,33 1 8 -1,67 4 4 2,67 2 5 0,33 4 11 0,33 5 13 0,67 26 49 9,66 233,609 34 207 443 7687 27529
% 81

35 2536 CELAL KABASAKAL 8A 4 16 -1,33 2 8 -0,67 1 8 -1,67 3 7 0,67 10 9 7,00 8 12 4,00 28 60 8,00 231,973 35 212 450 7764 27792
% 81

36 968 YAHYA ASAF YALÇIN 8A 6 7 3,67 3 1 2,67 4 6 2,00 1 1 0,67 2 12 -2,00 16 27 7,01 213,366 36 263 522 8580 30467
% 89

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500
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300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



8B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 8. SINIF  4.DENEME 360 643 9731 34182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,43 6 3 4,81 7 3 5,67 4 3 3,46 7 5 5,55 9 8 6,39 45 29 35,31 309,410

Okul Ortalaması 10 9 6,44 4 5 2,84 6 4 4,37 3 5 1,86 5 9 2,32 7 11 3,26 35 42 21,09 261,910

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 457 NİSA NUR YALÇIN 8B 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 17 3 16,00 83 7 80,67 463,697 1 1 14 264 1387
% 4,06

2 860 RÜMEYSA YÜKLER 8B 20 0 20,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 14 5 12,33 15 5 13,33 76 13 71,66 432,919 2 4 34 669 3364
% 9,84

3 392 ELİF NAZ ÖZKAN 8B 19 1 18,67 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 16 2 15,33 15 5 13,33 74 14 69,33 432,805 3 5 35 670 3369
% 9,86

4 974 BERİN DURMUŞ 8B 19 1 18,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 0 9,00 15 4 13,67 11 9 8,00 71 17 65,34 409,277 4 10 54 1064 5112
% 15

5 1963 ALİ AYKIT 8B 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 15 4 13,67 14 5 12,33 68 20 61,34 399,652 5 12 67 1262 5858
% 17

6 1035 ZEYNEP NAZ DANACI 8B 17 3 16,00 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 12 8 9,33 15 5 13,33 69 21 61,99 398,636 6 13 68 1286 5952
% 17

7 1056 BERAT ULUĞ 8B 17 3 16,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 11 5 9,33 13 7 10,67 65 21 58,00 384,689 7 17 80 1576 7048
% 21

8 969 ELİF MUSLU 8B 17 2 16,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 1 7,67 11 4 9,67 10 9 7,00 65 17 59,34 380,732 8 20 83 1657 7381
% 22

9 0 ECRİN TUANA CİMŞİT 8B 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 13 7 10,67 8 12 4,00 64 26 55,34 368,121 9 25 101 1978 8553
% 25

10 1962 EMİRHAN TAYFUR 8B 14 6 12,00 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 7 5,67 15 5 13,33 63 22 55,66 367,662 10 26 103 1983 8594
% 25

11 0 FURKAN SAMSUR 8B 18 2 17,33 8 2 7,33 9 0 9,00 2 2 1,33 9 6 7,00 10 10 6,67 56 22 48,66 358,695 11 29 115 2224 9448
% 28

12 1123 YİĞİTCAN YİĞİT 8B 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 9 7,00 9 11 5,33 62 27 53,00 358,234 12 30 117 2235 9487
% 28

13 0 EMİR İŞLEYEN 8B 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 3 2 2,33 8 6 6,00 14 5 12,33 54 24 45,99 347,183 13 41 137 2567 10548
% 31

14 903 ALYNA  İLBAN 8B 13 5 11,33 6 1 5,67 9 1 8,67 7 3 6,00 13 5 11,33 7 13 2,67 55 28 45,67 338,169 14 50 154 2863 11602
% 34

15 1175 AYBALA UNCUOĞLU 8B 15 5 13,33 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 9 7,00 8 11 4,33 57 31 46,67 337,671 15 51 155 2881 11663
% 34

16 1137 MERT KAYA 8B 15 2 14,33 8 1 7,67 9 1 8,67 7 2 6,33 9 7 6,67 6 11 2,33 54 24 46,00 333,815 16 53 159 3008 12132
% 35

17 919 BERİL NİSA AYDIN 8B 17 3 16,00 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 7 10 3,67 9 9 6,00 50 35 38,33 326,639 17 62 181 3256 12987
% 38

18 1186 ÇAĞLANAZ KÜÇÜK 8B 15 5 13,33 4 1 3,67 8 2 7,33 6 3 5,00 8 6 6,00 8 10 4,67 49 27 40,00 325,068 18 65 184 3328 13176
% 39

19 844 LEMAR A LHRIRI 8B 14 6 12,00 5 4 3,67 6 3 5,00 4 6 2,00 12 5 10,33 6 13 1,67 47 37 34,67 316,366 19 78 205 3651 14300
% 42

20 583 RAVZA CAN 8B 13 7 10,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 3 14 -1,67 13 6 11,00 46 40 32,67 301,290 20 98 239 4331 16468
% 48

21 734 KAAN CİVRİ 8B 10 6 8,00 3 5 1,33 3 5 1,33 2 0 2,00 11 5 9,33 7 11 3,33 36 32 25,32 290,756 21 108 268 4810 18085
% 53

22 1016 SELÇUK SUNGUR 8B 11 9 8,00 5 5 3,33 4 6 2,00 6 4 4,67 10 8 7,33 7 12 3,00 43 44 28,33 289,487 22 111 271 4875 18289
% 54

23 1032 KEREM BAKTİMUR 8B 13 7 10,67 7 1 6,67 8 2 7,33 3 7 0,67 3 14 -1,67 9 7 6,67 43 38 30,34 287,571 23 116 278 4962 18588
% 54

24 2508 ELİF AKYOL 8B 12 8 9,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 6 1,00 6 5 4,33 5 12 1,00 34 43 19,66 267,159 24 141 326 5987 21942
% 64

25 1031 BERAT MARAZ 8B 4 12 0,00 3 5 1,33 0 9 -3,00 2 7 -0,33 13 4 11,67 7 13 2,67 29 50 12,34 251,399 25 165 370 6799 24593
% 72

26 16 BELİNAY DURSUN 8B 8 9 5,00 5 3 4,00 7 2 6,33 4 6 2,00 4 10 0,67 5 13 0,67 33 43 18,67 243,780 26 180 395 7191 25858
% 76

27 1142 TALHA ŞENER 8B 11 9 8,00 4 6 2,00 3 7 0,67 8 2 7,33 2 7 -0,33 4 16 -1,33 32 47 16,34 238,272 27 199 426 7467 26769
% 78

28 1670 DEMHAT BOTAN ORAL8B 5 15 0,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 8 11 4,33 5 15 0,00 29 60 8,99 221,431 28 236 491 8249 29369
% 86

29 1095 YUNUS ÖZKAN 8B 8 12 4,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 6 4 4,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 29 61 8,67 219,833 29 245 501 8316 29595
% 87

30 1402 ALİ TALHA KAHRAMAN8B 8 12 4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 23 67 0,66 203,100 30 301 568 8965 31798
% 93

31 1017 BARAN HATUN 8B 1 19 -5,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 2 5,33 5 15 0,00 7 13 2,67 24 64 2,67 190,779 31 333 610 9341 33033
% 97

32 701 ALİKEMAL BAHÇEC 8B 4 16 -1,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 17 -2,67 2 17 -3,67 19 70 -4,34 168,721 32 355 638 9670 34009
% 99



8B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 8. SINIF  4.DENEME 360 643 9731 34182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,43 6 3 4,81 7 3 5,67 4 3 3,46 7 5 5,55 9 8 6,39 45 29 35,31 309,410

Okul Ortalaması 10 9 6,44 4 5 2,84 6 4 4,37 3 5 1,86 5 9 2,32 7 11 3,26 35 42 21,09 261,910

SINIF: 8B

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 8. SINIF  4.DENEME 360 643 9731 34182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,43 6 3 4,81 7 3 5,67 4 3 3,46 7 5 5,55 9 8 6,39 45 29 35,31 309,410

Okul Ortalaması 10 9 6,44 4 5 2,84 6 4 4,37 3 5 1,86 5 9 2,32 7 11 3,26 35 42 21,09 261,910

SINIF: 8C

KATILIMLAR

1 281 NESİM ABUŞAK 8C 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 2 3 1,00 11 4 9,67 15 5 13,33 64 16 58,67 398,626 1 14 69 1287 5953
% 17

2 1854 İREMSU ALİŞAN 8C 16 4 14,67 5 4 3,67 8 1 7,67 1 3 0,00 8 6 6,00 7 13 2,67 45 31 34,68 315,704 2 82 209 3679 14385
% 42

3 85 UMUT ÇAĞATAY 8C 13 4 11,67 2 4 0,67 6 1 5,67 3 4 1,67 5 4 3,67 9 6 7,00 38 23 30,35 304,347 3 94 232 4186 16011
% 47

4 729 ÖMER FARUK CAN 8C 12 3 11,00 6 2 5,33 9 0 9,00 3 3 2,00 7 5 5,33 5 10 1,67 42 23 34,33 301,121 4 99 240 4337 16496
% 48

5 11 ZEYNEP ALIŞ 8C 10 10 6,67 4 5 2,33 8 2 7,33 3 5 1,33 10 7 7,67 6 12 2,00 41 41 27,33 284,423 5 121 292 5131 19167
% 56

6 669 İBRAHİM KURTOĞLU 8C 11 7 8,67 2 1 1,67 4 2 3,33 0 1 -0,33 3 3 2,00 7 10 3,67 27 24 19,01 264,675 6 145 334 6106 22341
% 65

7 710 NİSANUR 8C 10 10 6,67 7 3 6,00 5 5 3,33 3 7 0,67 6 13 1,67 7 12 3,00 38 50 21,34 260,522 7 150 343 6330 23039
% 67

8 789 RAVZANUR SAGİN 8C 10 10 6,67 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 1 6 -1,00 7 13 2,67 33 44 18,34 247,916 8 171 379 6976 25192
% 74

9 1507 ZEHRA ZÜLAL AKSOY 8C 10 4 8,67 2 3 1,00 9 1 8,67 1 1 0,67 1 3 0,00 3 13 -1,33 26 25 17,68 246,067 9 175 388 7079 25496
% 75

10 618 ECRİN ASLANHAN 8C 10 9 7,00 5 3 4,00 7 3 6,00 0 4 -1,33 2 7 -0,33 5 11 1,33 29 37 16,67 245,312 10 178 392 7107 25607
% 75

11 1391 ABDURRAHMAN ACAR 8C 7 13 2,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 9 11 5,33 8 11 4,33 29 60 9,00 241,211 11 190 414 7322 26301
% 77

12 667 EKREM ÇEBERS 8C 11 9 8,00 6 4 4,67 0 10 -3,33 3 5 1,33 3 17 -2,67 8 11 4,33 31 56 12,33 239,516 12 195 420 7412 26596
% 78

13 1683 YUSUF BÜK 8C 7 13 2,67 3 6 1,00 8 2 7,33 3 5 1,33 2 6 0,00 3 3 2,00 26 35 14,33 232,210 13 211 449 7751 27740
% 81

14 1306 CUMALİ  TUĞLUK ÜÜ 8C 6 14 1,33 2 7 -0,33 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 8 12 4,00 30 59 10,33 229,517 14 220 462 7889 28174
% 82

15 638 YAĞMUR YAVRU 8C 7 13 2,67 3 7 0,67 5 5 3,33 6 4 4,67 5 14 0,33 6 13 1,67 32 56 13,34 229,127 15 221 463 7910 28239
% 83

16 944 ÜMMÜ GÜLSÜM BAYRAM8C 5 12 1,00 5 3 4,00 6 4 4,67 1 0 1,00 1 1 0,67 5 10 1,67 23 30 13,01 225,842 16 227 475 8065 28767
% 84

17 128 ESMA TUĞRUL 8C 8 12 4,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 13 -0,33 4 9 1,00 26 54 8,00 220,977 17 238 493 8262 29438
% 86

18 707 SAMET TOKTAŞ 8C 8 7 5,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 2 10 -1,33 4 10 0,67 22 49 5,68 219,000 18 247 505 8367 29725
% 87

19 693 ADEM YILMAZ 8C 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 7 13 2,67 7 13 2,67 25 65 3,34 217,195 19 253 511 8438 29978
% 88

20 552 HİRA YILMAZ 8C 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 4 16 -1,33 7 13 2,67 23 67 0,68 206,818 20 282 543 8833 31364
% 92

21 63900 MUHAMMED KAPLAN 8C 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 26 64 4,67 206,153 21 285 547 8860 31460
% 92

22 1466 BERAT YÜKSEK 8C 4 16 -1,33 5 5 3,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 26 64 4,67 200,521 22 309 578 9062 32098
% 94

23 538 TÜLİN AYDIN 8C 9 11 5,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 3 16 -2,33 24 65 2,33 200,152 23 310 579 9085 32157
% 94

24 749 BÜŞRA SARI 8C 2 9 -1,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 13 38 0,33 196,073 24 320 592 9211 32571
% 95

25 735 FURKA  AVŞAR 8C 4 16 -1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 19 71 -4,67 180,567 25 344 627 9566 33673
% 99

26 617 İPEKNUR YAVRU 8C 5 14 0,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 18 71 -5,67 176,303 26 348 631 9612 33833
% 99

27 192 DAVUTÖZDEMİR 8C 3 17 -2,67 3 6 1,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 18 71 -5,66 170,863 27 354 637 9659 33974
% 99

28 131 ALTAY TAH İRĞLU 8C 1 14 -3,67 3 6 1,00 2 6 0,00 2 7 -0,33 3 16 -2,33 3 14 -1,67 14 63 -7,00 163,178 28 359 642 9696 34071
% 100



8C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 8. SINIF  4.DENEME 360 643 9731 34182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,43 6 3 4,81 7 3 5,67 4 3 3,46 7 5 5,55 9 8 6,39 45 29 35,31 309,410

Okul Ortalaması 10 9 6,44 4 5 2,84 6 4 4,37 3 5 1,86 5 9 2,32 7 11 3,26 35 42 21,09 261,910

SINIF: 8C

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 8. SINIF  4.DENEME 360 643 9731 34182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,43 6 3 4,81 7 3 5,67 4 3 3,46 7 5 5,55 9 8 6,39 45 29 35,31 309,410

Okul Ortalaması 10 9 6,44 4 5 2,84 6 4 4,37 3 5 1,86 5 9 2,32 7 11 3,26 35 42 21,09 261,910

SINIF: 8D

KATILIMLAR

1 319 AHMED ENSAR BAHAR8D 18 1 17,67 7 3 6,00 9 1 8,67 8 1 7,67 13 3 12,00 17 2 16,33 72 11 68,34 428,000 1 9 41 737 3700
% 11

2 704 YÜSRA ŞAHİN 8D 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 4 6 2,00 14 5 12,33 17 3 16,00 64 25 55,66 392,327 2 16 75 1419 6440
% 19

3 643 İREMSU YILMAZ 8D 17 3 16,00 7 1 6,67 9 1 8,67 7 2 6,33 8 1 7,67 8 5 6,33 56 13 51,67 360,158 3 28 112 2181 9312
% 27

4 1177 RAVZANUR UNCUOĞLU8D 12 8 9,33 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 4 6 2,00 14 6 12,00 53 27 44,00 328,640 4 59 172 3173 12740
% 37

5 96 ÖMER YİĞİT ODA 8D 14 6 12,00 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 0 4,00 10 8 7,33 49 23 41,33 324,101 5 67 186 3366 13298
% 39

6 764 ÇİSEMNUR YILMAZ 8D 12 5 10,33 6 4 4,67 9 1 8,67 5 2 4,33 4 6 2,00 12 7 9,67 48 25 39,67 318,834 6 74 197 3556 13984
% 41

7 1878 MİRAÇ ARAZ KARUL 8D 13 5 11,33 8 2 7,33 7 3 6,00 4 3 3,00 5 4 3,67 10 8 7,33 47 25 38,66 317,998 7 76 200 3592 14093
% 41

8 231 ZEYNEP BAL 8D 11 3 10,00 5 3 4,00 6 2 5,33 7 2 6,33 7 7 4,67 9 4 7,67 45 21 38,00 316,051 8 81 208 3662 14341
% 42

9 154 GÜLSÜM SUMELİ 8D 12 6 10,00 6 4 4,67 10 0 10,00 4 6 2,00 7 6 5,00 9 10 5,67 48 32 37,34 312,653 9 85 216 3807 14795
% 43

10 1863 IRMAK AYŞE AKKUŞ 8D 10 9 7,00 6 4 4,67 7 2 6,33 5 2 4,33 8 7 5,67 10 6 8,00 46 30 36,00 308,628 10 90 225 3989 15356
% 45

11 695 RESUL ALİ BAŞ 8D 14 4 12,67 5 4 3,67 7 3 6,00 5 2 4,33 3 10 -0,33 9 7 6,67 43 30 33,01 299,948 11 102 245 4389 16693
% 49

12 696 MUHAMMET YILMAZ 8D 11 4 9,67 7 2 6,33 6 3 5,00 2 0 2,00 6 3 5,00 7 8 4,33 39 20 32,33 298,974 12 103 246 4422 16808
% 49

13 1923 YİĞİTHAN İLGİN 8D 14 3 13,00 9 1 8,67 8 2 7,33 1 0 1,00 4 4 2,67 36 10 32,67 294,870 13 106 257 4617 17437
% 51

14 69 YASEMİN BİRDAL 8D 12 8 9,33 5 5 3,33 9 1 8,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 7 13 2,67 43 47 27,33 284,351 14 123 295 5137 19182
% 56

15 230 YUSUF TOKAY 8D 8 8 5,33 8 2 7,33 7 3 6,00 4 2 3,33 5 6 3,00 7 4 5,67 39 25 30,66 282,703 15 125 299 5224 19456
% 57

16 494 EBRARRTOLU 8D 10 7 7,67 4 5 2,33 8 2 7,33 2 0 2,00 0 4 -1,33 4 10 0,67 28 28 18,67 245,996 16 176 389 7084 25507
% 75

17 751 MERYEM ÖZGAN 8D 10 10 6,67 1 8 -1,67 6 4 4,67 4 3 3,00 0 1 -0,33 6 11 2,33 27 37 14,67 242,573 17 185 403 7254 26079
% 76

18 766 SUDENAZ ÖZGAN 8D 8 10 4,67 4 5 2,33 5 5 3,33 1 6 -1,00 2 9 -1,00 8 9 5,00 28 44 13,33 240,130 18 194 419 7389 26492
% 78

19 1739 YASİN ÖMER ÇAKMAK 8D 5 11 1,33 6 3 5,00 5 4 3,67 0 1 -0,33 5 4 3,67 4 11 0,33 25 34 13,67 232,300 19 210 448 7748 27729
% 81

20 28300 TAHA BEKTAŞ 8D 9 11 5,33 4 5 2,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 8 12 4,00 4 16 -1,33 29 60 9,00 231,586 20 216 456 7786 27855
% 81

21 315 SILA YILMAZ 8D 5 15 0,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 7 13 2,67 30 60 10,00 229,527 21 219 461 7885 28169
% 82

22 1181 NEHİR ALATAŞ 8D 7 8 4,33 2 4 0,67 7 2 6,33 0 9 -3,00 16 23 8,33 222,214 22 234 489 8225 29270
% 86

23 578 ELİFSU TAŞAR 8D 3 17 -2,67 4 6 2,00 1 4 -0,33 10 10 6,67 6 14 1,33 24 51 7,00 219,714 23 246 502 8331 29619
% 87

24 148 RÜMEYSA SAYGI 8D 7 13 2,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 27 63 6,00 213,458 24 262 521 8576 30455
% 89

25 10 MELİSA SALTAŞ 8D 8 12 4,00 0 10 -3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 26 64 4,68 210,809 25 271 532 8678 30825
% 90

26 0 *G* M NÜAM 8D 7 13 2,67 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 18 -4,00 8 12 4,00 25 65 3,34 207,421 26 279 540 8814 31294
% 92

27 1811 NİSANUR GÖKT ÜRK 8D 6 14 1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 19 56 0,33 204,357 27 295 559 8922 31667
% 93

28 486 LİFE YILMAZ 8D 4 10 0,67 2 5 0,33 2 6 0,00 0 8 -2,67 4 9 1,00 4 11 0,33 16 49 -0,34 199,820 28 312 581 9097 32193
% 94

29 0 SÜMEYYE NAZ YİĞİT 8D 5 11 1,33 1 6 -1,00 2 7 -0,33 1 8 -1,67 2 17 -3,67 8 12 4,00 19 61 -1,34 196,659 29 318 590 9192 32514
% 95

30 1933 UMUT KELEŞ 8D 4 16 -1,33 5 5 3,33 6 3 5,00 3 4 1,67 1 8 -1,67 2 11 -1,67 21 47 5,33 192,550 30 325 599 9288 32874
% 96

31 712 RUMEYSA ARGUN 8D 2 18 -4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 8 12 4,00 20 70 -3,33 185,347 31 339 618 9462 33407
% 98



8D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 8. SINIF  4.DENEME 360 643 9731 34182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,43 6 3 4,81 7 3 5,67 4 3 3,46 7 5 5,55 9 8 6,39 45 29 35,31 309,410

Okul Ortalaması 10 9 6,44 4 5 2,84 6 4 4,37 3 5 1,86 5 9 2,32 7 11 3,26 35 42 21,09 261,910

SINIF: 8D

KATILIMLAR
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8E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 8. SINIF  4.DENEME 360 643 9731 34182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,43 6 3 4,81 7 3 5,67 4 3 3,46 7 5 5,55 9 8 6,39 45 29 35,31 309,410

Okul Ortalaması 10 9 6,44 4 5 2,84 6 4 4,37 3 5 1,86 5 9 2,32 7 11 3,26 35 42 21,09 261,910

SINIF: 8E

KATILIMLAR

1 717 TUANA YÜKSEK 8E 16 3 15,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 1 6,67 16 3 15,00 17 3 16,00 74 12 70,01 430,715 1 7 37 701 3515
% 10

2 3022 ECRİN AY 8E 13 6 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 2 5,33 6 3 5,00 14 6 12,00 56 20 49,33 350,061 2 38 131 2470 10255
% 30

3 1748 YUSUF KERİM KARAGÖZ8E 13 6 11,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 13 5 11,33 54 23 46,33 345,809 3 42 139 2614 10699
% 31

4 1566 FATMANUR DUPMUŞ 8E 14 4 12,67 6 2 5,33 9 1 8,67 2 4 0,67 3 3 2,00 13 5 11,33 47 19 40,67 331,434 4 56 164 3081 12403
% 36

5 1826 BERAT ŞEKER 8E 15 2 14,33 7 2 6,33 6 3 5,00 0 1 -0,33 5 4 3,67 10 6 8,00 43 18 37,00 325,203 5 64 183 3319 13157
% 38

6 1212 SULTAN SENA KARAMAN8E 11 6 9,00 8 2 7,33 9 1 8,67 2 7 -0,33 5 4 3,67 11 5 9,33 46 25 37,67 316,145 6 80 207 3660 14331
% 42

7 1882 YASİN KEREM KARAÇOBAN8E 13 6 11,00 3 7 0,67 8 2 7,33 3 7 0,67 7 9 4,00 7 13 2,67 41 44 26,34 286,643 7 118 282 5013 18760
% 55

8 125 TAHA EYMEN TOZUN 8E 12 8 9,33 2 8 -0,67 8 2 7,33 7 3 6,00 5 15 0,00 9 11 5,33 43 47 27,32 279,216 8 128 304 5408 20028
% 59

9 758 ELANUR ÖZKUL 8E 14 3 13,00 3 6 1,00 5 2 4,33 2 3 1,00 4 3 3,00 4 12 0,00 32 29 22,33 275,439 9 132 309 5576 20635
% 60

10 738 RÜMEYSA SÜRGÜVENÇ8E 13 7 10,67 5 5 3,33 8 2 7,33 2 4 0,67 1 3 0,00 2 5 0,33 31 26 22,33 262,985 10 147 337 6196 22607
% 66

11 1492 SUDENUR YELEN 8E 10 8 7,33 2 6 0,00 7 3 6,00 1 1 0,67 4 12 0,00 8 7 5,67 32 37 19,67 262,428 11 148 339 6223 22697
% 66

12 114 HASAN KU *EY 8E 5 12 1,00 3 4 1,67 5 5 3,33 2 3 1,00 3 7 0,67 12 4 10,67 30 35 18,34 256,569 12 157 355 6551 23718
% 69

13 145 8E 8 12 4,00 4 6 2,00 6 4 4,67 4 2 3,33 8 12 4,00 30 36 18,00 255,022 13 161 359 6619 23959
% 70

14 431 HÜMEYRA BEDÜK 8E 12 8 9,33 4 6 2,00 8 2 7,33 3 7 0,67 5 13 0,67 3 15 -2,00 35 51 18,00 248,180 14 170 378 6970 25157
% 74

15 1464 ŞEVVAL GÖKALP 8E 9 11 5,33 4 6 2,00 7 3 6,00 4 6 2,00 6 14 1,33 5 15 0,00 35 55 16,66 241,356 15 189 413 7314 26271
% 77

16 247 FURKAN DURMUŞ FATSA8E 8 7 5,67 9 1 8,67 7 3 6,00 2 3 1,00 1 4 -0,33 0 5 -1,67 27 23 19,34 238,412 16 198 424 7461 26742
% 78

17 1292 MELEK VÜK EK 8E 6 8 3,33 6 3 5,00 7 3 6,00 3 4 1,67 1 5 -0,67 6 11 2,33 29 34 17,66 238,267 17 200 427 7469 26771
% 78

18 1199 MİRAY TUANA BULĞA 8E 7 9 4,00 6 2 5,33 5 5 3,33 0 3 -1,00 2 5 0,33 4 8 1,33 24 32 13,32 232,759 18 208 445 7728 27652
% 81

19 1187 ENES YAMAK 8E 9 11 5,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 2 1,33 18 26 9,33 224,549 19 229 481 8129 28942
% 85

20 335 KAAN BERAT ÇİNAR 8E 9 7 6,67 2 4 0,67 6 2 5,33 0 5 -1,67 1 10 -2,33 3 8 0,33 21 36 9,00 223,921 20 232 485 8161 29041
% 85

21 1939 TAYYİP İBRAHİM ELÇİ 8E 3 15 -2,00 2 6 0,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 12 0,00 10 7 7,67 26 53 8,34 221,984 21 235 490 8229 29299
% 86

22 1818 MUHHAMMET TALHA CA  N8E 9 10 5,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 0 2 -0,67 1 2 0,33 15 29 5,33 220,241 22 242 498 8296 29538
% 86

23 367 HALİ LCUL AOLU 8E 6 14 1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 6 14 1,33 4 15 -1,00 29 60 8,99 214,569 23 257 516 8530 30308
% 89

24 1867 RÜMEYSA AYĞÜN 8E 7 13 2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 2 18 -4,00 7 13 2,67 29 61 8,68 212,291 24 266 527 8625 30628
% 90

25 1343 SAMET ÖZÇİİK 8E 6 11 2,33 4 6 2,00 4 5 2,33 2 5 0,33 4 7 1,67 2 12 -2,00 22 46 6,66 212,000 25 269 530 8638 30663
% 90

26 776 ECRİN ÇEBER 8E 6 12 2,00 1 1 0,67 3 2 2,33 2 1 1,67 1 6 -1,00 0 3 -1,00 13 25 4,67 203,130 26 300 567 8964 31795
% 93

27 1204 EYLÜL ÖĞÜNDÜR 8E 6 14 1,33 2 6 0,00 2 8 -0,67 0 7 -2,33 5 12 1,00 3 15 -2,00 18 62 -2,67 191,772 27 328 605 9314 32951
% 96

28 1113 VİCDANE AŞIK 8E 7 13 2,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 11 0,33 1 16 -4,33 19 63 -2,00 188,000 28 335 613 9406 33233
% 97



8E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 8. SINIF  4.DENEME 360 643 9731 34182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,43 6 3 4,81 7 3 5,67 4 3 3,46 7 5 5,55 9 8 6,39 45 29 35,31 309,410

Okul Ortalaması 10 9 6,44 4 5 2,84 6 4 4,37 3 5 1,86 5 9 2,32 7 11 3,26 35 42 21,09 261,910

SINIF: 8E

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8F SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 8. SINIF  4.DENEME 360 643 9731 34182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,43 6 3 4,81 7 3 5,67 4 3 3,46 7 5 5,55 9 8 6,39 45 29 35,31 309,410

Okul Ortalaması 10 9 6,44 4 5 2,84 6 4 4,37 3 5 1,86 5 9 2,32 7 11 3,26 35 42 21,09 261,910

SINIF: 8F

KATILIMLAR

1 573 ZEHRA USLU 8F 15 3 14,00 6 4 4,67 9 1 8,67 5 2 4,33 5 3 4,00 9 10 5,67 49 23 41,34 326,776 1 61 179 3248 12966
% 38

2 123 CEMRE GÜL KORKUT 8F 17 3 16,00 7 3 6,00 7 3 6,00 3 6 1,00 4 7 1,67 10 10 6,67 48 32 37,34 321,797 2 72 192 3465 13620
% 40

3 1785 ECRİN DAMAR 8F 13 4 11,67 6 3 5,00 8 2 7,33 8 2 7,33 3 1 2,67 9 11 5,33 47 23 39,33 312,132 3 87 218 3829 14856
% 43

4 1662 SUDE NAZ KILINÇ 8F 11 9 8,00 4 6 2,00 5 5 3,33 0 9 -3,00 5 14 0,33 10 10 6,67 35 53 17,33 263,599 4 146 335 6163 22509
% 66

5 1000 ABDULLAH EREN KELEŞ8F 9 11 5,33 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 7 13 2,67 7 13 2,67 38 52 20,67 257,714 5 154 351 6478 23504
% 69

6 1070 AHSEN RANA HORASANN8F 13 7 10,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 35 55 16,67 252,429 6 163 365 6743 24415
% 71

7 1059 GAMZE PAMAY 8F 13 7 10,67 0 10 -3,33 9 1 8,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 33 57 14,01 249,209 7 167 373 6918 24981
% 73

8 223 ŞEVVAL ALTUN 8F 10 6 8,00 2 7 -0,33 1 7 -1,33 4 3 3,00 3 2 2,33 5 9 2,00 25 34 13,67 249,155 8 168 375 6922 24989
% 73

9 461 NERGİS USTA 8F 12 5 10,33 3 7 0,67 8 2 7,33 1 4 -0,33 1 6 -1,00 4 16 -1,33 29 40 15,67 244,465 9 179 394 7148 25740
% 75

10 1354 YASİN GÖKHAN ÇINAR 8F 8 12 4,00 3 6 1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 11 1,33 9 11 5,33 31 54 13,00 243,763 10 181 396 7192 25862
% 76

11 1907 MUSTAFA EREN TUTKUN8F 13 7 10,67 13 7 10,67 241,134 11 191 415 7325 26313
% 77

12 348 ZEYNEP BAĞSIZ 8F 10 10 6,67 4 0 4,00 6 4 4,67 1 1 0,67 0 4 -1,33 4 10 0,67 25 29 15,35 237,343 12 203 432 7519 26928
% 79

13 963 ESLEM KEMİK 8F 10 9 7,00 4 4 2,67 6 4 4,67 1 5 -0,67 1 3 0,00 2 8 -0,67 24 33 13,00 234,734 13 205 440 7631 27346
% 80

14 1109 ZEHRA BAYRAKÇI 8F 6 14 1,33 4 6 2,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 8 12 4,00 31 59 11,33 231,906 14 213 451 7765 27797
% 81

15 1405 ZEHRA DENİZ ÇETİN 8F 11 8 8,33 2 6 0,00 5 5 3,33 2 3 1,00 1 6 -1,00 2 8 -0,67 23 36 10,99 231,826 15 214 454 7772 27814
% 81

16 2578 ECRİN CAN 8F 8 12 4,00 6 4 4,67 5 5 3,33 1 8 -1,67 3 13 -1,33 7 11 3,33 30 53 12,33 231,809 16 215 455 7777 27821
% 81

17 921 EREN YASİN ULUAD 8F 6 8 3,33 3 5 1,33 6 4 4,67 0 6 -2,00 4 8 1,33 4 11 0,33 23 42 8,99 224,363 17 231 484 8139 28963
% 85

18 119 TANEM G* İCİ 8F 8 10 4,67 3 4 1,67 7 3 6,00 3 6 1,00 2 9 -1,00 3 13 -1,33 26 45 11,01 220,970 18 239 494 8263 29441
% 86

19 382 NİSANUR KARSAK 8F 10 10 6,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 27 63 6,00 220,244 19 241 497 8295 29535
% 86

20 809 AHENK MOHMAD ALİ 8F 8 12 4,00 4 6 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 28 62 7,33 218,790 20 250 508 8376 29746
% 87

21 1484 ÖZGE TEMİR 8F 9 11 5,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 26 64 4,66 213,778 21 260 519 8565 30415
% 89

22 1302 HAMDİ EFE ÖZDEMİR 8F 5 15 0,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 5 15 0,00 26 64 4,66 206,139 22 287 549 8862 31465
% 92

23 923 ARDAEFEODABAŞI 8F 6 14 1,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 5 15 0,00 23 67 0,66 202,737 23 303 570 8984 31851
% 93

24 3023 MİRAÇ GENÇ 8F 3 17 -2,67 3 7 0,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 7 13 2,67 5 15 0,00 25 65 3,34 201,465 24 307 576 9033 31998
% 94

25 379 TALHA ÇAKMANUS 8F 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 24 66 2,00 201,279 25 308 577 9039 32019
% 94

26 954 AYŞENAZ KARASAKAL 8F 6 14 1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 23 67 0,67 199,505 26 313 583 9107 32226
% 94

27 1125 BERKAY BİRİM 8F 3 17 -2,67 1 8 -1,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 23 66 0,99 197,065 27 317 589 9185 32488
% 95

28 1047 NURCAN TUĞLUK 8F 1 17 -4,67 3 6 1,00 7 3 6,00 2 5 0,33 3 6 1,00 3 8 0,33 19 45 3,99 193,662 28 322 594 9265 32782
% 96

29 985 BERAT SUNA 8F 2 18 -4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 22 68 -0,66 186,605 29 337 616 9428 33316
% 97



8F SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 8. SINIF  4.DENEME 360 643 9731 34182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,43 6 3 4,81 7 3 5,67 4 3 3,46 7 5 5,55 9 8 6,39 45 29 35,31 309,410

Okul Ortalaması 10 9 6,44 4 5 2,84 6 4 4,37 3 5 1,86 5 9 2,32 7 11 3,26 35 42 21,09 261,910

SINIF: 8F

KATILIMLAR
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8G SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 8. SINIF  4.DENEME 360 643 9731 34182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,43 6 3 4,81 7 3 5,67 4 3 3,46 7 5 5,55 9 8 6,39 45 29 35,31 309,410

Okul Ortalaması 10 9 6,44 4 5 2,84 6 4 4,37 3 5 1,86 5 9 2,32 7 11 3,26 35 42 21,09 261,910

SINIF: 8G

KATILIMLAR

1 1087 ELİF CEVENBER 8G 14 6 12,00 10 0 10,00 7 1 6,67 5 3 4,00 6 5 4,33 13 5 11,33 55 20 48,33 347,445 1 40 136 2556 10517
% 31

2 1097 SERCAN FENDİ 8G 14 3 13,00 4 4 2,67 9 1 8,67 6 4 4,67 3 4 1,67 12 8 9,33 48 24 40,01 324,813 2 66 185 3337 13208
% 39

3 760 ASYA AYDIN 8G 12 5 10,33 10 0 10,00 8 2 7,33 0 5 -1,67 4 4 2,67 12 4 10,67 46 20 39,33 323,079 3 68 187 3405 13444
% 39

4 1701 NADİR KUMEK BJK 8G 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 3 2 2,33 4 4 2,67 8 9 5,00 47 23 39,34 313,291 4 84 213 3779 14716
% 43

5 1362 KENDAL  DE  SOUZA 8G 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 3 2 2,33 2 1 1,67 8 9 5,00 45 20 38,34 309,038 5 89 224 3971 15306
% 45

6 1815 SAHRA BAYRAM 8G 12 8 9,33 7 3 6,00 7 3 6,00 2 2 1,33 6 4 4,67 9 8 6,33 43 28 33,66 304,700 6 93 230 4164 15954
% 47

7 683 ZEYNOP İNANÇ 8G 13 7 10,67 6 4 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 3 12 -1,00 11 9 8,00 49 36 37,01 302,117 7 96 236 4293 16338
% 48

8 646 ECRİN ÖZÇELİK 8G 13 5 11,33 6 4 4,67 8 2 7,33 4 1 3,67 6 4 4,67 37 16 31,67 290,506 8 109 269 4819 18123
% 53

9 901 BELİNAY DEMİR 8G 13 7 10,67 4 6 2,00 7 3 6,00 4 6 2,00 6 10 2,67 8 10 4,67 42 42 28,01 289,470 9 112 272 4876 18293
% 54

10 1216 BEYZA BAŞ 8G 12 8 9,33 8 2 7,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 12 8 9,33 43 47 27,32 288,833 10 113 273 4906 18398
% 54

11 97 İREM KARA 8G 13 4 11,67 6 4 4,67 8 2 7,33 5 0 5,00 5 5 3,33 37 15 32,00 288,464 11 114 274 4916 18458
% 54

12 1178 EYMEN ARAS DERİN 8G 11 6 9,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 1 5,67 7 5 5,33 39 17 33,33 288,345 12 115 275 4921 18474
% 54

13 353 MİKAİL TUĞLUK 8G 15 5 13,33 5 5 3,33 9 1 8,67 3 4 1,67 6 14 1,33 38 29 28,33 287,321 13 117 280 4975 18629
% 54

14 2485 NİSA NUR AY* 8G 9 11 5,33 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 4 4 2,67 13 7 10,67 39 39 26,00 285,976 14 119 287 5051 18885
% 55

15 1020 MERTCAN DÖNMEZ 8G 8 11 4,33 5 5 3,33 7 3 6,00 4 5 2,33 5 10 1,67 11 9 8,00 40 43 25,66 274,156 15 134 313 5631 20841
% 61

16 1713 HAYRUNNİSA AYTEKİN 8G 9 5 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 1 3 0,00 4 5 2,33 5 8 2,33 35 25 26,66 272,630 16 135 315 5705 21081
% 62

17 1768 YUSUFALİ AKTÜRK 8G 13 7 10,67 6 4 4,67 8 2 7,33 2 1 1,67 0 2 -0,67 6 13 1,67 35 29 25,34 269,376 17 138 321 5870 21600
% 63

18 1153 DEFNE AÇAR 8G 13 6 11,00 0 5 -1,67 7 3 6,00 1 4 -0,33 4 6 2,00 5 11 1,33 30 35 18,33 264,716 18 144 333 6098 22329
% 65

19 34 SAADET KUMEK 8G 11 8 8,33 6 4 4,67 6 4 4,67 2 3 1,00 5 13 0,67 6 12 2,00 36 44 21,34 260,208 19 151 344 6345 23098
% 68

20 1832 KÜBRANUR DOĞRU 8G 10 10 6,67 6 0 6,00 7 3 6,00 1 1 0,67 1 5 -0,67 25 19 18,67 243,369 20 182 398 7210 25925
% 76

21 591 SEVDE TUĞRUL 8G 7 5 5,33 9 1 8,67 9 1 8,67 0 3 -1,00 0 2 -0,67 25 12 21,00 241,811 21 188 410 7286 26192
% 77

22 1773 MUSA AYDIN 8G 9 11 5,33 3 5 1,33 8 2 7,33 3 1 2,67 1 7 -1,33 5 10 1,67 29 36 17,00 239,322 22 196 421 7417 26621
% 78

23 1763 NÖHİR YILMAZ 8G 10 9 7,00 4 6 2,00 8 2 7,33 3 2 2,33 2 6 0,00 2 11 -1,67 29 36 16,99 239,089 23 197 422 7431 26656
% 78

24 633 FEYZA TUTUK 8G 6 5 4,33 3 5 1,33 5 1 4,67 1 6 -1,00 2 4 0,67 5 8 2,33 22 29 12,33 235,636 24 204 436 7596 27207
% 80

25 1865 NİSANUR MENTEŞ 8G 10 7 7,67 3 5 1,33 1 7 -1,33 2 5 0,33 4 11 0,33 20 35 8,33 229,696 25 218 460 7873 28136
% 82

26 337 İREM KILIÇ 8G 8 5 6,33 3 5 1,33 2 2 1,33 1 4 -0,33 1 7 -1,33 15 23 7,33 220,124 26 243 499 8302 29557
% 86

27 189 DERRİCK        KÖHN 8G 7 13 2,67 2 6 0,00 2 7 -0,33 3 7 0,67 1 6 -1,00 6 6 4,00 21 45 6,01 218,979 27 249 507 8370 29730
% 87

28 1245 HELENAY ÖZER 8G 7 13 2,67 4 6 2,00 8 2 7,33 3 7 0,67 3 17 -2,67 5 14 0,33 30 59 10,33 214,647 28 256 515 8529 30300
% 89

29 0 MERTBOZDOĞAN 8G 5 15 0,00 3 7 0,67 2 7 -0,33 0 10 -3,33 7 13 2,67 7 13 2,67 24 65 2,35 212,553 29 265 526 8611 30588
% 89

30 2245 AZRA SU GÜNTAY 8G 8 12 4,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 2 18 -4,00 25 65 3,33 204,807 30 292 556 8903 31607
% 92

31 1007 ENESYLILDI Z 8G 3 17 -2,67 5 4 3,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 1 6 -1,00 22 54 4,00 196,654 31 319 591 9194 32516
% 95



8G SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 8. SINIF  4.DENEME 360 643 9731 34182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,43 6 3 4,81 7 3 5,67 4 3 3,46 7 5 5,55 9 8 6,39 45 29 35,31 309,410

Okul Ortalaması 10 9 6,44 4 5 2,84 6 4 4,37 3 5 1,86 5 9 2,32 7 11 3,26 35 42 21,09 261,910

SINIF: 8G

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8H SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 8. SINIF  4.DENEME 360 643 9731 34182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,43 6 3 4,81 7 3 5,67 4 3 3,46 7 5 5,55 9 8 6,39 45 29 35,31 309,410

Okul Ortalaması 10 9 6,44 4 5 2,84 6 4 4,37 3 5 1,86 5 9 2,32 7 11 3,26 35 42 21,09 261,910

SINIF: 8H

KATILIMLAR

1 1203 EYYÜB YÜCEL 8H 12 8 9,33 5 5 3,33 9 1 8,67 10 0 10,00 13 4 11,67 14 6 12,00 63 24 55,00 371,559 1 23 98 1898 8254
% 24

2 1232 NİSANUR MARAP 8H 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 13 7 10,67 58 22 50,66 357,224 2 32 119 2264 9568
% 28

3 2114 ÖZGE TAMCI 8H 11 8 8,33 7 3 6,00 8 1 7,67 6 3 5,00 13 4 11,67 13 7 10,67 58 26 49,34 356,701 3 33 120 2279 9614
% 28

4 746 EREN İNANÇ 8H 15 4 13,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 1 7,67 9 9 6,00 11 8 8,33 60 25 51,67 353,980 4 35 123 2356 9905
% 29

5 159 BELİNAY AYDIN 8H 14 6 12,00 5 4 3,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 4 6,67 11 5 9,33 54 23 46,33 344,883 5 44 141 2642 10800
% 32

6 41 SÜMEYYE İPEK 8H 15 4 13,67 7 3 6,00 8 2 7,33 4 5 2,33 10 8 7,33 10 9 7,00 54 31 43,66 341,673 6 47 147 2731 11164
% 33

7 649 YAKUP YARDIM 8H 11 9 8,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 9 5,00 14 6 12,00 59 28 49,66 341,524 7 48 148 2738 11183
% 33

8 1938 MUHAMMED TEMURTAŞ8H 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 2 5,33 9 9 6,00 11 9 8,00 56 30 45,99 339,623 8 49 152 2803 11426
% 33

9 673 ÖNDER FARUK ÖKSÜZ 8H 16 4 14,67 4 6 2,00 5 5 3,33 7 3 6,00 4 3 3,00 13 6 11,00 49 27 40,00 335,379 9 52 157 2962 11951
% 35

10 1937 MUHAMMET SORUKLU 8H 12 7 9,67 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 11 4 9,67 8 12 4,00 55 29 45,34 332,423 10 55 162 3058 12306
% 36

11 27 GÖKÇENAZ TOROS 8H 17 3 16,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 2 5,33 6 5 4,33 8 11 4,33 51 27 41,99 330,046 11 58 168 3125 12560
% 37

12 621 SÜMEYYE BAYRAK 8H 16 3 15,00 4 4 2,67 6 4 4,67 7 3 6,00 4 4 2,67 8 3 7,00 45 21 38,01 322,546 12 69 188 3426 13511
% 40

13 1798 İBRAHİM ANART 8H 9 8 6,33 5 5 3,33 7 3 6,00 5 3 4,00 11 7 8,67 12 7 9,67 49 33 38,00 322,014 13 71 191 3456 13592
% 40

14 647 NEHİR DANALIOĞLU 8H 11 9 8,00 5 5 3,33 9 1 8,67 6 2 5,33 4 8 1,33 12 7 9,67 47 32 36,33 305,147 14 92 229 4143 15889
% 46

15 772 HİRANUR ÖZTÜRK 8H 8 9 5,00 6 0 6,00 7 2 6,33 2 5 0,33 9 6 7,00 7 9 4,00 39 31 28,66 285,281 15 120 288 5089 19002
% 56

16 716 EMİNE ECR N DEMİ Cİ 8H 10 7 7,67 5 3 4,00 6 4 4,67 5 4 3,67 5 5 3,33 7 12 3,00 38 35 26,34 275,691 16 131 308 5565 20592
% 60

17 239 ÖZKAN YÜKSEK 8H 12 8 9,33 9 1 8,67 6 4 4,67 1 5 -0,67 3 5 1,33 6 14 1,33 37 37 24,66 268,774 17 140 324 5898 21691
% 63

18 180 TUĞBA SUMELİ 8H 14 4 12,67 7 3 6,00 5 5 3,33 2 6 0,00 3 15 -2,00 2 14 -2,67 33 47 17,33 246,624 18 174 384 7044 25389
% 74

19 1761 ENES KAYIK 8H 8 7 5,67 3 3 2,00 2 4 0,67 1 5 -0,67 3 8 0,33 4 8 1,33 21 35 9,33 229,901 19 217 459 7863 28102
% 82

20 775 EMİNE SEYRAN 8H 9 7 6,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 2 6 0,00 4 16 -1,33 25 49 8,68 224,788 20 228 480 8117 28913
% 85

21 679 ZEYNEP KORKUSUZ 8H 5 14 0,33 5 5 3,33 5 4 3,67 4 6 2,00 6 14 1,33 5 14 0,33 30 57 10,99 218,778 21 251 509 8378 29749
% 87

22 698 ESMANUR BAĞDAŞ 8H 9 10 5,67 6 4 4,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 15 0,00 2 18 -4,00 29 60 9,00 215,974 22 255 514 8483 30127
% 88

23 849 MOHAMAD ELSALMO 8H 11 9 8,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 3 17 -2,67 25 65 3,34 211,181 23 270 531 8665 30769
% 90

24 1787 SAMET ŞAN 8H 6 14 1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 7 3 6,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 26 64 4,66 204,868 24 290 554 8899 31595
% 92

25 620 MUHAMMED ÖMER UÇAR8H 7 13 2,67 3 7 0,67 2 3 1,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 19 46 3,68 204,865 25 291 555 8900 31596
% 92

26 167 ESRA ÇÖRDÜK 8H 9 11 5,33 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 18 -4,00 4 16 -1,33 26 64 4,66 204,084 26 297 562 8930 31691
% 93

27 1041 BATUHAN VAROL 8H 6 14 1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 4 16 -1,33 23 67 0,67 202,495 27 305 572 8990 31873
% 93

28 427 EŞREF ALKAN 8H 7 13 2,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 0 10 -3,33 2 18 -4,00 6 13 1,67 23 66 1,01 198,948 28 315 586 9129 32286
% 94

29 1122 ENES BUZDEMİR 8H 6 14 1,33 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 1 13 -3,33 4 16 -1,33 22 62 1,34 189,845 29 334 612 9363 33104
% 97

30 14800 MUSTAFA OM* 8H 3 17 -2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 21 69 -2,00 184,500 30 341 620 9482 33453
% 98

31 237 YAĞMUR YILDIZ 8H 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 19 71 -4,68 183,530 31 343 623 9512 33521
% 98

32 797 ZEYNEL KOCAKAPL* 8H 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 1 19 -5,33 18 72 -6,00 172,032 32 352 635 9645 33934
% 99

33 623 YUSUF BAĞSIZ 8H 4 16 -1,33 0 10 -3,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 18 -4,00 11 59 -8,66 167,700 33 356 639 9675 34024
% 100



8H SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 8. SINIF  4.DENEME 360 643 9731 34182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,43 6 3 4,81 7 3 5,67 4 3 3,46 7 5 5,55 9 8 6,39 45 29 35,31 309,410

Okul Ortalaması 10 9 6,44 4 5 2,84 6 4 4,37 3 5 1,86 5 9 2,32 7 11 3,26 35 42 21,09 261,910

SINIF: 8H

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8İ SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 8. SINIF  4.DENEME 360 643 9731 34182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,43 6 3 4,81 7 3 5,67 4 3 3,46 7 5 5,55 9 8 6,39 45 29 35,31 309,410

Okul Ortalaması 10 9 6,44 4 5 2,84 6 4 4,37 3 5 1,86 5 9 2,32 7 11 3,26 35 42 21,09 261,910

SINIF: 8İ

KATILIMLAR

1 399 EMRE YİLMAZ 8İ 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 19 1 18,67 19 1 18,67 51 39 38,00 356,127 1 34 121 2299 9683
% 28

2 926 AKIN KAMIŞ 8İ 14 3 13,00 4 6 2,00 6 3 5,00 4 5 2,33 11 1 10,67 6 5 4,33 45 23 37,33 330,867 2 57 165 3097 12455
% 36

3 1129 ECRİN BESLİ 8İ 14 6 12,00 2 4 0,67 10 0 10,00 2 3 1,00 3 0 3,00 6 2 5,33 37 15 32,00 303,309 3 95 233 4232 16154
% 47

4 1180 HEDİYE BEDÜK 8İ 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 3 5 1,33 2 6 0,00 6 7 3,67 40 29 30,33 284,394 4 122 294 5134 19173
% 56

5 866 ZEKİYE ÇÖĞÜR 8İ 10 7 7,67 4 4 2,67 9 1 8,67 0 1 -0,33 0 3 -1,00 8 6 6,00 31 22 23,68 268,989 5 139 323 5887 21656
% 63

6 0 ECRİN TAY 8İ 10 9 7,00 8 2 7,33 7 3 6,00 5 4 3,67 3 5 1,33 5 10 1,67 38 33 27,00 266,858 6 142 327 6004 21990
% 64

7 1114 MERYEM ZENGİN 8İ 5 15 0,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 16 4 14,67 6 14 1,33 31 59 11,34 255,351 7 160 358 6602 23892
% 70

8 1503 CEREN TATAR 8İ 9 11 5,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 5 15 0,00 8 12 4,00 34 56 15,33 245,747 8 177 391 7092 25540
% 75

9 1714 MUSTAFA BERAT GÜNEŞ8İ 9 11 5,33 3 7 0,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 1 19 -5,33 11 9 8,00 32 58 12,67 237,764 9 201 428 7492 26848
% 79

10 984 EBRAR GÜRBÜZ 8İ 8 12 4,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 6 14 1,33 31 59 11,33 234,069 10 206 442 7669 27469
% 80

11 1253 ASMİN DEMİR 8İ 4 11 0,33 2 3 1,00 4 5 2,33 1 5 -0,67 3 2 2,33 6 7 3,67 20 33 8,99 226,353 11 224 470 8039 28689
% 84

12 865 REŞE BİRKAVİ 8İ 5 15 0,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 9 11 5,33 6 14 1,33 29 61 8,65 226,214 12 225 471 8046 28707
% 84

13 477 M ALPERE  GÜNGÖR 8İ 5 14 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 7 -0,33 8 6 6,00 5 15 0,00 27 55 8,67 226,133 13 226 472 8049 28720
% 84

14 1145 FATIMA EKİN 8İ 7 13 2,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 9 10 5,67 4 16 -1,33 27 62 6,35 223,901 14 233 486 8163 29047
% 85

15 1 EFE KAAN KAYIK 8İ 2 18 -4,00 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 9 11 5,33 8 12 4,00 28 62 7,33 220,666 15 240 495 8276 29474
% 86

16 706 EYÜP KARANFİL 8İ 2 9 -1,00 3 3 2,00 7 3 6,00 1 10 -2,33 8 6 6,00 21 31 10,67 219,969 16 244 500 8311 29581
% 87

17 0 SUDENAZ DEMİR 8İ 8 12 4,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 29 61 8,67 216,303 17 254 513 8469 30093
% 88

18 1090 SENEM TUNÇTA N 8İ 8 12 4,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 25 65 3,33 214,478 18 259 518 8535 30319
% 89

19 2502 YAVUZ EFE KÖROĞLU 8İ 4 15 -1,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 26 63 5,00 207,535 19 278 539 8810 31276
% 91

20 1751 K*DİR  KILIÇ 8İ 3 17 -2,67 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 6 13 1,67 4 16 -1,33 30 59 10,34 206,402 20 284 546 8854 31426
% 92

21 2216 İBRAHİM BAĞRIYANIK 8İ 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 16 34 4,67 206,153 21 285 547 8860 31460
% 92

22 69000 EMİN İSMAİL BENLİ 8İ 2 18 -4,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 8 12 4,00 6 14 1,33 25 65 3,32 204,103 22 296 561 8928 31687
% 93

23 1994 MUHAMETTALHATOPRAK8İ 5 15 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 24 66 2,00 201,631 23 306 575 9029 31979
% 94

24 694 ÖMERMEHMET TURAN 8İ 4 16 -1,33 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 5 15 0,00 3 13 -1,33 26 60 6,01 198,872 24 316 587 9132 32297
% 94

25 1099 BERRA UZUN 8İ 5 15 0,00 5 5 3,33 0 10 -3,33 2 8 -0,67 8 12 4,00 2 18 -4,00 22 68 -0,67 193,471 25 323 596 9271 32796
% 96

26 976 DURSUN ALİ AKIN 8İ 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 5 15 0,00 21 69 -2,00 191,776 26 327 604 9312 32949
% 96
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8K SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 8. SINIF  4.DENEME 360 643 9731 34182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,43 6 3 4,81 7 3 5,67 4 3 3,46 7 5 5,55 9 8 6,39 45 29 35,31 309,410

Okul Ortalaması 10 9 6,44 4 5 2,84 6 4 4,37 3 5 1,86 5 9 2,32 7 11 3,26 35 42 21,09 261,910

SINIF: 8K

KATILIMLAR

1 1043 YUSUF KO HAN 8K 12 4 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 1 7,67 13 1 12,67 12 7 9,67 61 17 55,34 372,577 1 22 97 1873 8161
% 24

2 1381 ELA YAĞMURKAYA 8K 15 5 13,33 7 3 6,00 6 4 4,67 6 2 5,33 8 3 7,00 14 4 12,67 56 21 49,00 361,648 2 27 111 2142 9155
% 27

3 1504 NİRA ÖRS 8K 16 2 15,33 7 2 6,33 8 2 7,33 10 0 10,00 4 2 3,33 11 5 9,33 56 13 51,65 353,652 3 36 124 2361 9933
% 29

4 1133 DİLEK MEYDAN 8K 14 4 12,67 7 2 6,33 9 1 8,67 5 0 5,00 4 3 3,00 14 5 12,33 53 15 48,00 348,011 4 39 135 2538 10450
% 31

5 374 SUDENUR GÜZELİŞ 8K 10 6 8,00 3 3 2,00 8 2 7,33 4 3 3,00 3 3 2,00 8 7 5,67 36 24 28,00 283,209 5 124 298 5189 19356
% 57

6 1910 SEVCAN SOSA 8K 12 6 10,00 2 3 1,00 7 3 6,00 2 2 1,33 1 4 -0,33 9 10 5,67 33 28 23,67 275,271 6 133 310 5583 20663
% 60

7 1054 BEDİRHAN IŞIK 8K 18 2 17,33 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 2 18 -4,00 35 55 16,67 256,909 7 155 352 6532 23664
% 69

8 1416 AYŞENUR MIH 8K 10 5 8,33 3 4 1,67 7 3 6,00 1 4 -0,33 6 9 3,00 27 25 18,67 256,119 8 158 356 6565 23788
% 70

9 1448 HATİCE ERVA DÜZEN 8K 8 10 4,67 7 3 6,00 8 1 7,67 0 4 -1,33 1 3 0,00 8 11 4,33 32 32 21,34 255,455 9 159 357 6598 23878
% 70

10 912 YASEMİN AYDIN 8K 11 6 9,00 6 2 5,33 6 3 5,00 1 1 0,67 3 9 0,00 27 21 20,00 253,256 10 162 362 6692 24264
% 71

11 1881 RAMAZAN TAMGAÇ 8K 5 11 1,33 4 5 2,33 5 4 3,67 3 7 0,67 3 7 0,67 11 8 8,33 31 42 17,00 249,628 11 166 372 6891 24905
% 73

12 1666 NURCAN ALIŞ 8K 11 9 8,00 1 9 -2,00 8 2 7,33 4 6 2,00 5 15 0,00 29 41 15,33 243,163 12 183 399 7223 25966
% 76

13 995 BARAN TOKMAN 8K 8 6 6,00 4 1 3,67 6 4 4,67 1 2 0,33 1 1 0,67 1 2 0,33 21 16 15,67 240,518 13 193 418 7360 26418
% 77

14 943 ALİ M ERT DEMİRTÜRK8K 8 12 4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 27 63 6,00 218,985 14 248 506 8369 29729
% 87

15 1927 YUSUF ARDA PEŞEN 8K 6 13 1,67 1 8 -1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 8 12 4,00 24 64 2,66 213,470 15 261 520 8574 30452
% 89

16 1171 GÜLSÜM BAĞSIZ 8K 6 9 3,00 1 6 -1,00 6 3 5,00 4 3 3,00 3 14 -1,67 20 35 8,33 213,286 16 264 523 8582 30475
% 89

17 877 TESNİM KALAJI 8K 6 14 1,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 5 14 0,33 6 14 1,33 26 63 4,99 212,217 17 268 529 8631 30640
% 90

18 990 UFUK CAN TEPECİK 8K 8 11 4,33 6 4 4,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 26 63 5,00 210,697 18 272 533 8683 30839
% 90

19 174 UMUT ARDA MEMİŞ 8K 10 7 7,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 2 18 -4,00 24 63 3,00 207,173 19 280 541 8823 31326
% 92

20 1926 MURAT GÜL 8K 5 12 1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 16 41 2,33 206,451 20 283 545 8852 31420
% 92

21 419 MURAT ASLANHAN 8K 8 12 4,00 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 3 17 -2,67 26 64 4,67 204,443 21 294 558 8917 31648
% 93

22 3025 EGEMEN DELİCE 8K 5 15 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 25 65 3,33 203,326 22 299 566 8955 31774
% 93

23 0 AHMET ALŞUHADE 8K 5 15 0,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 23 67 0,67 202,664 23 304 571 8986 31858
% 93

24 762 EGE KEMENT 8K 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 5 15 0,00 7 13 2,67 23 67 0,68 199,847 24 311 580 9095 32189
% 94

25 13260 YİĞİT ALİ KAPLAN 8K 1 15 -4,00 4 5 2,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 24 61 3,67 193,919 25 321 593 9260 32762
% 96

26 1174 HAMZA ENES 8K 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 21 69 -2,00 191,755 26 329 606 9315 32954
% 96

27 469 BATUH*  GEDİK 8K 6 14 1,33 0 10 -3,33 9 1 8,67 3 6 1,00 4 16 -1,33 2 18 -4,00 24 65 2,34 190,811 27 332 609 9339 33031
% 97

28 941 HÜSEYİN ACAT 8K 7 13 2,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 2 18 -4,00 3 17 -2,67 22 68 -0,66 184,883 28 340 619 9472 33430
% 98

29 61 BEYTULLAH ARSLAN 8K 7 13 2,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 2 18 -4,00 4 16 -1,33 19 71 -4,66 179,416 29 345 628 9582 33717
% 99

30 9080 DİYAR  FİDANCI 8K 1 18 -5,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 7 13 2,67 5 15 0,00 18 71 -5,66 179,179 30 346 629 9587 33731
% 99

31 163 SIRAT ARICI 8K 1 19 -5,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 16 -1,33 4 16 -1,33 19 71 -4,66 165,270 31 358 641 9690 34056
% 100



8K SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 8. SINIF  4.DENEME 360 643 9731 34182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,43 6 3 4,81 7 3 5,67 4 3 3,46 7 5 5,55 9 8 6,39 45 29 35,31 309,410

Okul Ortalaması 10 9 6,44 4 5 2,84 6 4 4,37 3 5 1,86 5 9 2,32 7 11 3,26 35 42 21,09 261,910

SINIF: 8K

KATILIMLAR
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8L SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 8. SINIF  4.DENEME 360 643 9731 34182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,43 6 3 4,81 7 3 5,67 4 3 3,46 7 5 5,55 9 8 6,39 45 29 35,31 309,410

Okul Ortalaması 10 9 6,44 4 5 2,84 6 4 4,37 3 5 1,86 5 9 2,32 7 11 3,26 35 42 21,09 261,910

SINIF: 8L

KATILIMLAR

1 1966 ECRİN MEYRA DOĞAN 8L 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 14 2 13,33 17 3 16,00 74 12 70,00 428,979 1 8 39 722 3631
% 11

2 503 DURU AYBİLEK 8L 16 2 15,33 7 2 6,33 8 0 8,00 5 4 3,67 7 6 5,00 11 6 9,00 54 20 47,33 351,079 2 37 129 2441 10166
% 30

3 1053 BERAT KARAGÖZ 8L 12 8 9,33 10 0 10,00 9 1 8,67 6 4 4,67 10 9 7,00 10 10 6,67 57 32 46,34 332,741 3 54 160 3041 12254
% 36

4 111 YAĞMUR BÖLÜK 8L 12 6 10,00 5 2 4,33 9 1 8,67 3 5 1,33 7 8 4,33 12 7 9,67 48 29 38,33 322,231 4 70 189 3444 13561
% 40

5 1458 TUANA GÜNDÜZ 8L 13 6 11,00 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 7 4,67 9 10 5,67 51 31 40,67 318,561 5 75 198 3564 14008
% 41

6 1804 MUSAP USLU 8L 8 9 5,00 1 0 1,00 6 2 5,33 2 8 -0,67 6 8 3,33 5 4 3,67 28 31 17,66 256,593 6 156 354 6549 23714
% 69

7 1225 KAAN KUZEY ÇETİN 8L 11 9 8,00 8 2 7,33 6 4 4,67 4 6 2,00 2 5 0,33 0 2 -0,67 31 28 21,66 252,278 7 164 366 6750 24444
% 72

8 1668 AZİZE MAHLİ 8L 9 11 5,33 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 4 16 -1,33 7 13 2,67 38 52 20,67 247,461 8 173 382 7007 25274
% 74

9 1119 EGEHAN UÇAR 8L 10 10 6,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 30 60 9,99 232,684 9 209 447 7733 27664
% 81

10 792 İLAYDA VAYDOĞAN 8L 4 16 -1,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 5 6 3,00 8 12 4,00 28 53 10,34 226,990 10 222 467 8008 28577
% 84

11 472 EFE YİĞİT 8L 9 11 5,33 2 3 1,00 6 4 4,67 0 4 -1,33 5 15 0,00 5 15 0,00 27 52 9,67 226,463 11 223 468 8031 28668
% 84

12 1519 NEHİR YİĞİT 8L 6 11 2,33 1 3 0,00 7 1 6,67 2 5 0,33 4 8 1,33 20 28 10,66 224,488 12 230 483 8135 28951
% 85

13 15010 ZEKİMERT ÖZDEMİR 8L 7 13 2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 28 62 7,33 214,519 13 258 517 8531 30314
% 89

14 79300 SUDE NAZ CİN 8L 9 11 5,33 4 6 2,00 7 1 6,67 3 7 0,67 1 19 -5,33 5 15 0,00 29 59 9,34 212,257 14 267 528 8627 30635
% 90

15 1183 ESRA KUŞBAY 8L 4 14 -0,67 1 7 -1,33 6 3 5,00 4 4 2,67 4 13 -0,33 4 6 2,00 23 47 7,34 210,000 15 274 535 8712 30938
% 91

16 1210 ENES KARAKAY*A 8L 6 14 1,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 8 12 4,00 4 16 -1,33 25 65 3,33 209,972 16 275 536 8715 30942
% 91

17 246 BÜNYAMİN KOÇHAN 8L 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 24 66 2,00 205,507 17 289 552 8879 31536
% 92

18 1220 GAM * TOKMAK 8L 2 18 -4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 8 12 4,00 6 14 1,33 25 65 3,33 203,059 18 302 569 8970 31806
% 93

19 1078 EYÜPADIYEKE 8L 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 21 69 -2,01 191,212 19 330 607 9327 33002
% 97

20 1066 AHMET    TEMURTAŞ 8L 7 12 3,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 18 -5,00 6 14 1,33 21 67 -1,34 191,081 20 331 608 9332 33012
% 97

21 1103 EMİRHAN HORASAN 8L 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 21 69 -2,00 184,288 21 342 621 9490 33471
% 98

22 859 MUSTAFAS*Hİ 8L 4 16 -1,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 19 71 -4,66 176,311 22 347 630 9611 33832
% 99

23 1135 YUSUF KUMEK 8L 3 17 -2,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 5 15 0,00 3 17 -2,67 19 71 -4,67 172,916 23 350 633 9635 33914
% 99

24 1027 BERAT BOZKIR 8L 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 6 1,00 5 5 3,33 5 15 0,00 1 19 -5,33 20 69 -3,00 172,775 24 351 634 9639 33920
% 99

25 1013 ALİ BERK BAŞAK 8L 4 16 -1,33 0 10 -3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 18 -4,00 5 15 0,00 18 72 -5,99 171,215 25 353 636 9654 33958
% 99

26 1200 BERAT YUŞA 8L 1 19 -5,33 0 10 -3,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 15 75 -9,99 163,071 26 360 643 9698 34073
% 100
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8M SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 8. SINIF  4.DENEME 360 643 9731 34182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,43 6 3 4,81 7 3 5,67 4 3 3,46 7 5 5,55 9 8 6,39 45 29 35,31 309,410

Okul Ortalaması 10 9 6,44 4 5 2,84 6 4 4,37 3 5 1,86 5 9 2,32 7 11 3,26 35 42 21,09 261,910

SINIF: 8M

KATILIMLAR

1 1755 BÜŞRA ONĞULU 8M 19 1 18,67 8 2 7,33 8 2 7,33 2 2 1,33 11 1 10,67 10 7 7,67 58 15 53,00 381,047 1 19 82 1651 7351
% 22

2 308 ELİF NİSA BİRADLI 8M 16 2 15,33 8 2 7,33 8 1 7,67 3 0 3,00 4 1 3,67 8 10 4,67 47 16 41,67 327,551 2 60 178 3224 12873
% 38

3 0 MELEK GÜLER 8M 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 1 2 0,33 3 1 2,67 10 10 6,67 47 20 40,34 326,530 3 63 182 3260 12999
% 38

4 1003 HAYRUNNİSA DENİZ 8M 9 8 6,33 6 4 4,67 9 1 8,67 0 6 -2,00 7 6 5,00 9 7 6,67 40 32 29,34 292,272 4 107 263 4743 17845
% 52

5 1149 İŞMAİL EREN AKPOLAT8M 15 4 13,67 5 0 5,00 7 2 6,33 1 9 -2,00 3 2 2,33 4 6 2,00 35 23 27,33 289,678 5 110 270 4864 18259
% 53

6 316 HASAN SARIDOĞAN 8M 9 8 6,33 5 2 4,33 8 2 7,33 3 4 1,67 7 4 5,67 5 7 2,67 37 27 28,00 281,046 6 127 301 5320 19734
% 58

7 1385 SÜMEYYE SUBAŞI 8M 15 4 13,67 3 6 1,00 6 4 4,67 1 1 0,67 1 4 -0,33 7 12 3,00 33 31 22,68 276,670 7 129 306 5518 20420
% 60

8 637 EYÜP AYDEMİR 8M 11 6 9,00 6 4 4,67 9 1 8,67 0 2 -0,67 1 1 0,67 7 12 3,00 34 26 25,34 272,317 8 136 317 5717 21122
% 62

9 327 ELİF IŞIK 8M 12 6 10,00 5 2 4,33 6 3 5,00 0 3 -1,00 1 9 -2,00 8 9 5,00 32 32 21,33 265,554 9 143 331 6050 22185
% 65

10 680 GAMZE SOLMAZ 8M 10 9 7,00 3 7 0,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 11 0,33 7 11 3,33 37 45 22,00 259,909 10 152 345 6360 23150
% 68

11 932 ECE BAKIR 8M 7 9 4,00 6 3 5,00 7 2 6,33 1 1 0,67 2 2 1,33 6 4 4,67 29 21 22,00 258,424 11 153 347 6433 23383
% 68

12 467 BETÜL OCAK 8M 10 10 6,67 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 7 13 2,67 4 16 -1,33 36 54 18,01 247,527 12 172 381 7001 25264
% 74

13 13 MAKSAT MAKSUT 8M 2 12 -2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 1 1 0,67 6 14 1,33 8 12 4,00 27 49 10,66 221,119 13 237 492 8256 29419
% 86

14 664 MEHMET EFE YILMAZER8M 9 11 5,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 5 15 0,00 29 61 8,66 217,900 14 252 510 8419 29886
% 87

15 1062 BEYZANUR EME L 8M 7 13 2,67 4 6 2,00 8 2 7,33 2 4 0,67 2 12 -2,00 4 16 -1,33 27 53 9,34 210,605 15 273 534 8689 30854
% 90

16 726 ÖMER GÜLTEKİN 8M 5 15 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 5 15 0,00 6 14 1,33 28 62 7,33 209,359 16 276 537 8738 31029
% 91

17 1711 BÜŞRA KILIÇ 8M 5 8 2,33 3 4 1,67 1 5 -0,67 0 5 -1,67 5 8 2,33 2 10 -1,33 16 40 2,66 208,317 17 277 538 8786 31167
% 91

18 592 IRMAK YEŞİLBAŞ 8M 7 13 2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 0 10 -3,33 4 11 0,33 4 16 -1,33 24 61 3,67 206,898 18 281 542 8831 31356
% 92

19 1014 ARDA BAKTİMUR 8M 5 15 0,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 23 67 0,67 205,728 19 288 551 8873 31506
% 92

20 1162 FURKAN  K APLAN 8M 4 15 -1,00 4 6 2,00 4 5 2,33 3 7 0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 26 62 5,33 204,677 20 293 557 8907 31619
% 93

21 1777 ENES TALHA ÇETİN KAYA8M 8 12 4,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 22 68 -0,67 203,537 21 298 563 8947 31744
% 93

22 2781 SUDENUR TURAN 8M 6 10 2,67 0 4 -1,33 3 5 1,33 0 3 -1,00 1 10 -2,33 4 9 1,00 14 41 0,34 199,365 22 314 584 9115 32241
% 94

23 3010 YUSUF ÇAKIR 8M 5 15 0,00 5 5 3,33 2 7 -0,33 1 9 -2,00 8 12 4,00 1 18 -5,00 22 66 0,00 193,032 23 324 598 9284 32842
% 96

24 1093 ECRİN  BEDÜK 8M 7 13 2,67 3 7 0,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 3 13 -1,33 2 17 -3,67 22 63 1,01 192,509 24 326 601 9290 32881
% 96

25 1105 M U H A M M   D TEZCA8M 6 14 1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 5 15 0,00 4 16 -1,33 19 71 -4,66 187,970 25 336 614 9408 33237
% 97

26 1010 YİĞİT YENİCİ 8M 3 17 -2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 22 68 -0,67 185,856 26 338 617 9448 33372
% 98

27 0 S    RAN T    Uİ TAİ* 8M 5 15 0,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 5 15 0,00 2 18 -4,00 18 72 -6,00 175,918 27 349 632 9615 33841
% 99

28 1490 İBRAHİM KORKMAZ 8M 3 17 -2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 1 18 -5,00 17 72 -7,00 167,564 28 357 640 9676 34028
% 100



8M SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 8. SINIF  4.DENEME 360 643 9731 34182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,43 6 3 4,81 7 3 5,67 4 3 3,46 7 5 5,55 9 8 6,39 45 29 35,31 309,410

Okul Ortalaması 10 9 6,44 4 5 2,84 6 4 4,37 3 5 1,86 5 9 2,32 7 11 3,26 35 42 21,09 261,910

SINIF: 8M

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KOÇHAN 971 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
237,429 309,410 1 202 431 7515 26916

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 1 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 10 3,67 18 3,67 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 4 4 2,67 27 2,67 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,00 4,37 5,67

İngilizce 10 2 5 0,33 3 0,33 1,86 3,46

Matematik 20 2 8 -0,67 -3 -0,67 2,32 5,55

Fen 20 7 10 3,67 18 3,67 3,26 6,39

Toplam: 90 28 40 14,67 16 14,67 21,10 35,30

Sözel (TÜR) cDBC AcbAbBcc ccAcd 

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) A Dc BcCbb

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDACdD aCc

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) DcbB  ac c

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) c bb B  B a c b c b 

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) b aadDcCBAcCc BcCc d

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 0 3 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 4 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 5 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EMİN KARSAK 936 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
345,124 309,410 10 43 140 2634 10770

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 36 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 10,87 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,93 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,19 4,37 5,67

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,69 1,86 3,46

Matematik 20 3 4 1,67 8 4,59 2,32 5,55

Fen 20 13 6 11,00 55 6,01 3,26 6,39

Toplam: 90 56 20 49,33 55 38,29 21,10 35,30

Sözel (TÜR) bDcCCADDbCBBBAbcABCD

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) AbDDBBDCCA

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDACBDcDCA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) bBcdCDCACB

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) Bbb d DD    d       

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) Ac CBDDCBAdCcCBaCcCc

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALMİNA SAV I 654 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
282,025 309,410 25 126 300 5258 19555

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 36 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 10,87 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,93 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,19 4,37 5,67

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,69 1,86 3,46

Matematik 20 6 9 3,00 15 4,59 2,32 5,55

Fen 20 0 15 -5,00 -25 6,01 3,26 6,39

Toplam: 90 46 33 35,00 39 38,29 21,10 35,30

Sözel (TÜR) DACcD CAcaBCBaDABADb

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) cBDCCAbcDB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DcDCABDACB

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) BDDCBABCDC

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT)  B ac Cd BbAacBc dBd

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) dbc abdb a cc abcb c

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 6 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN KORUCU 722 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
343,841 309,410 11 45 144 2672 10917

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 36 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 10,87 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 5 2 4,33 43 4,93 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,19 4,37 5,67

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,69 1,86 3,46

Matematik 20 3 6 1,00 5 4,59 2,32 5,55

Fen 20 14 6 12,00 60 6,01 3,26 6,39

Toplam: 90 52 23 44,33 49 38,29 21,10 35,30

Sözel (TÜR) DACBDACADBcCBDDAdbDC

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) cdDCC   DB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) bcbCABDAC 

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) aDDCaABCDb

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT)   D   b  db    DbdaC

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) bCBaCCBdABABaDCCaAaD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 2 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEN KARADUMAN 2365 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
459,150 309,410 1 2 18 311 1666

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 36 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 10,87 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 4,93 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,19 4,37 5,67

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,69 1,86 3,46

Matematik 20 18 1 17,67 88 4,59 2,32 5,55

Fen 20 18 2 17,33 87 6,01 3,26 6,39

Toplam: 90 82 7 79,67 89 38,29 21,10 35,30

Sözel (TÜR) AaBCCADDACBBBAbcABCD

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) AADDBBDCCA

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDACBDcDCA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) DBDBCDCACB

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) BCADABDDBBCABDCADCc 

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) ABDCdDcCBABCACBDCACB

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN ERDEM REŞO 1284 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
300,189 309,410 22 101 243 4377 16650

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 36 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 10,87 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 4,93 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 6,19 4,37 5,67

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,69 1,86 3,46

Matematik 20 6 5 4,33 22 4,59 2,32 5,55

Fen 20 8 10 4,67 23 6,01 3,26 6,39

Toplam: 90 46 29 36,33 40 38,29 21,10 35,30

Sözel (TÜR) ADBCbADDcCdcdAb AaaD

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR)  AbDBBDCac

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) dDA BDcDC 

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) DBDBCDCbCB

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) B   A cbB C a C cC d

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) AdDCdcaCBABdba a dCc

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN GÜNEŞ 1152 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
314,771 309,410 16 83 211 3719 14526

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 36 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 10,87 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,93 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,19 4,37 5,67

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,69 1,86 3,46

Matematik 20 6 4 4,67 23 4,59 2,32 5,55

Fen 20 7 6 5,00 25 6,01 3,26 6,39

Toplam: 90 48 25 39,67 44 38,29 21,10 35,30

Sözel (TÜR) cDBCCbDadCBBBAbccBCD

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) AbDDaBDCCA

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDACBDBcbA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) bdDBaDCAdB

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) B  Dd DDaaaA     C  

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) Ad CdDb BA d ad  AC 

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 0 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT YASİN BUDAK 1094 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
397,762 309,410 5 15 70 1308 6020

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 36 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 10,87 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,93 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,19 4,37 5,67

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,69 1,86 3,46

Matematik 20 11 2 10,33 52 4,59 2,32 5,55

Fen 20 16 3 15,00 75 6,01 3,26 6,39

Toplam: 90 67 15 62,00 69 38,29 21,10 35,30

Sözel (TÜR) AaBCCADDACBBBADbdcCc

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) bADDaBDCCA

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDACBDcDaA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) DBDBCDCAaB

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) B A A DDBB AcD A C d

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) ABDCdDcCBcBCACBDCAC 

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERATEFE SALTAŞ 1806 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
316,290 309,410 15 79 206 3652 14310

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 36 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 10,87 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,93 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,19 4,37 5,67

İngilizce 10 4 5 2,33 23 5,69 1,86 3,46

Matematik 20 9 4 7,67 38 4,59 2,32 5,55

Fen 20 7 5 5,33 27 6,01 3,26 6,39

Toplam: 90 46 27 37,00 41 38,29 21,10 35,30

Sözel (TÜR) abCBDACADBBCcD Aabca

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) ABDCCbAbbB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DccCABDACd

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) dabC ABaDd

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) bBDCA C  B  Dd DD aa

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN)  C   a d B BD CCdbcD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CELAL KABASAKAL 2536 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
231,973 309,410 35 212 450 7764 27792

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 36 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 10,87 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 4,93 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 1 8 -1,67 -17 6,19 4,37 5,67

İngilizce 10 3 7 0,67 7 5,69 1,86 3,46

Matematik 20 10 9 7,00 35 4,59 2,32 5,55

Fen 20 8 12 4,00 20 6,01 3,26 6,39

Toplam: 90 28 60 8,00 9 38,29 21,10 35,30

Sözel (TÜR) dbBbdAcbdacBdAbcdcba

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) bcbDaBcabc

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) acdbcbdaC 

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) aBDabcdAbc

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) aC DbcDaBcdAcbCADCbA

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) ABcdabcdBABCdaBcdAbc

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 8 20

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CİHAN BİÇEK 1083 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
309,140 309,410 18 88 223 3967 15290

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 36 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 10,87 6,44 9,43

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,19 4,37 5,67

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 5,69 1,86 3,46

Matematik 20 5 0 5,00 25 4,59 2,32 5,55

Fen 20 10 7 7,67 38 6,01 3,26 6,39

Toplam: 90 37 24 29,00 32 38,29 21,10 35,30

Sözel (TÜR) bacCCADDACBBBADcABa 

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (DİN) BcACdDccCA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) bdaBbcCbda

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) B     DD   A     C  

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) AaDCdD CBcBdAaBcd C 

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 0 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 2 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE KAZANCI 1034 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
343,320 309,410 12 46 145 2683 10969

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 36 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 10,87 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,93 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,19 4,37 5,67

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,69 1,86 3,46

Matematik 20 6 7 3,67 18 4,59 2,32 5,55

Fen 20 13 6 11,00 55 6,01 3,26 6,39

Toplam: 90 58 24 50,00 56 38,29 21,10 35,30

Sözel (TÜR) bDBCCADDbCcBBcaDccCD

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) AdDDBBcCCA

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDACBDcbCA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) DBDBCDCACB

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) daADABDDd   cc  cd  

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) AaDCBabCBAcCcCBcC CB

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AYDIN 421 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
242,643 309,410 30 184 402 7247 26062

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 36 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 10,87 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 4,93 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,19 4,37 5,67

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,69 1,86 3,46

Matematik 20 8 12 4,00 20 4,59 2,32 5,55

Fen 20 4 16 -1,33 -7 6,01 3,26 6,39

Toplam: 90 35 54 17,00 19 38,29 21,10 35,30

Sözel (TÜR) adCcbACADBcCdD ccbab

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) bcbCdAbaDc

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DcDCABDbCc

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) aDDbcABbDb

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) AcbdbbCAdaCADbcaDBca

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) cddDbacbAcbaDbCadbca

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 7 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÖZÜKIZIL 1671 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
317,953 309,410 14 77 201 3596 14103

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 36 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 10,87 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,93 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,19 4,37 5,67

İngilizce 10 8 1 7,67 77 5,69 1,86 3,46

Matematik 20 8 12 4,00 20 4,59 2,32 5,55

Fen 20 6 14 1,33 7 6,01 3,26 6,39

Toplam: 90 53 35 41,33 46 38,29 21,10 35,30

Sözel (TÜR) D CBDACADBdCBaDAcADC

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) ABDCCbAbbB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DcDCdBDACB

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) BD CaABCDC

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) bccabDbcbBCAaAcDDadC

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) cCdDaacdcaAaacbCBbcD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 8 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SUDE DOGAN 1167 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
383,074 309,410 6 18 81 1612 7187

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 36 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 10,87 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,93 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,19 4,37 5,67

İngilizce 10 4 5 2,33 23 5,69 1,86 3,46

Matematik 20 13 4 11,67 58 4,59 2,32 5,55

Fen 20 14 5 12,33 62 6,01 3,26 6,39

Toplam: 90 59 26 50,33 56 38,29 21,10 35,30

Sözel (TÜR) AcBCCADDACBBBADDccCD

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) AdDDaBcddc

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDACBDcbCd

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) Ddb CaCcdB

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) d dDdBDDBBCA DCbDC A

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) ABDCBabCBABCAC bCdCa

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR TAHA KARA 1107 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
380,688 309,410 7 21 84 1659 7388

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 36 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 10,87 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,93 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,19 4,37 5,67

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,69 1,86 3,46

Matematik 20 9 4 7,67 38 4,59 2,32 5,55

Fen 20 14 5 12,33 62 6,01 3,26 6,39

Toplam: 90 65 17 59,33 66 38,29 21,10 35,30

Sözel (TÜR) daBCCAcDACBBBAaDdBCD

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) cADDBBDCCA

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDACBDBDCA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) DBDBCcCACa

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) BCd ABDDcc  BDC  b  

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) dBDCBDcCBcdC CBDCdCB

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN NAR 934 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
242,362 309,410 31 186 405 7264 26122

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 36 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 10,87 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 3 6 1,00 10 4,93 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,19 4,37 5,67

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,69 1,86 3,46

Matematik 20 2 6 0,00 0 4,59 2,32 5,55

Fen 20 3 13 -1,33 -7 6,01 3,26 6,39

Toplam: 90 33 40 19,67 22 38,29 21,10 35,30

Sözel (TÜR) DdCcDACdcBdaaDDccADa

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) bdaCdAdaD 

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DcDCABDbCc

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) BDDCaABaDC

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) b     d c a   da  BC

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) bCcDdadddcAd cd  bd 

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 6 30

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 8 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP ÖZEN 1660 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
357,892 309,410 9 31 118 2248 9514

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 36 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 10,87 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,93 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,19 4,37 5,67

İngilizce 10 9 0 9,00 90 5,69 1,86 3,46

Matematik 20 2 2 1,33 7 4,59 2,32 5,55

Fen 20 11 5 9,33 47 6,01 3,26 6,39

Toplam: 90 56 12 52,00 58 38,29 21,10 35,30

Sözel (TÜR) ADBCCADDACBBBADDcBCD

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) AAbbBBDCCA

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDACaDc CA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) DBDBCDCAC 

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) Ba c  D             

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) baD  DDCBcBd C DCACc

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 2 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN TUĞRUL 1076 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
261,540 309,410 28 149 341 6274 22853

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 36 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 10,87 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,93 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,19 4,37 5,67

İngilizce 10 4 6 2,00 20 5,69 1,86 3,46

Matematik 20 4 9 1,00 5 4,59 2,32 5,55

Fen 20 5 12 1,00 5 6,01 3,26 6,39

Toplam: 90 37 42 23,00 26 38,29 21,10 35,30

Sözel (TÜR) bcBCCADDcCdBaADc Bab

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) dbaDBBDCCb

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDACaDdcCA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) bdbBdaCACd

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) a ccb DD dCb  a D bc

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) dcD cc aB aCdCdcaAbd

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HİRA BAKTİMUR 742 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
300,762 309,410 21 100 241 4348 16555

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 36 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 10,87 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,93 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,19 4,37 5,67

İngilizce 10 4 6 2,00 20 5,69 1,86 3,46

Matematik 20 4 14 -0,67 -3 4,59 2,32 5,55

Fen 20 11 9 8,00 40 6,01 3,26 6,39

Toplam: 90 48 40 34,67 39 38,29 21,10 35,30

Sözel (TÜR) abaBDACADBaCBDDbBAca

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) cBDdCAdDDB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DcDCABDACB

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) cDDbBcadDd

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) cBDacDdbdaaAbbdbb  a

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) dCBbCCBCdBAababCdAaD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM MERVE AKSU 92 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
242,004 309,410 32 187 408 7272 26162

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 36 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 10,87 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,93 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,19 4,37 5,67

İngilizce 10 3 7 0,67 7 5,69 1,86 3,46

Matematik 20 5 8 2,33 12 4,59 2,32 5,55

Fen 20 3 12 -1,00 -5 6,01 3,26 6,39

Toplam: 90 32 46 16,67 19 38,29 21,10 35,30

Sözel (TÜR) abCdDACADddCBabAdbcb

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) AcDbbAbbcB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DcDCABDACa

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) cDaaBdcaaC

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) ba C aCb aC  A Dbc a

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) baaDbd b c dcb  BAcc

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 7 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KERİM EFE KOCABAŞ 645 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
308,004 309,410 19 91 227 4015 15465

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 36 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 10,87 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 7 1 6,67 67 4,93 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,19 4,37 5,67

İngilizce 10 7 2 6,33 63 5,69 1,86 3,46

Matematik 20 3 7 0,67 3 4,59 2,32 5,55

Fen 20 9 9 6,00 30 6,01 3,26 6,39

Toplam: 90 47 27 38,00 42 38,29 21,10 35,30

Sözel (TÜR) bDBCaADDACBBcADcA Cc

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) A cDBBDCC 

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDACBDdcCb

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) cBDBC CAdB

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) Ba    DD ab cc b d  

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) bcDbBDbdBcBacCaD  CB

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 1 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT CİVRİ 951 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
296,137 309,410 24 105 254 4562 17237

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 36 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 10,87 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,93 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,19 4,37 5,67

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,69 1,86 3,46

Matematik 20 6 3 5,00 25 4,59 2,32 5,55

Fen 20 7 12 3,00 15 6,01 3,26 6,39

Toplam: 90 46 32 35,33 39 38,29 21,10 35,30

Sözel (TÜR) dacCCAcaACBBaADcbBbD

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) AAbDBBDCdc

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDACBDBcCc

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) DdDcCDCAdB

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) Bd DA      Ac C  Cd 

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) AaDaBcDdccad CdadACc

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 0 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 4 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ YENİCE 157 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
248,207 309,410 29 169 377 6968 25155

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 36 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 5 9,33 47 10,87 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 2 4 0,67 7 4,93 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 6,19 4,37 5,67

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,69 1,86 3,46

Matematik 20 1 6 -1,00 -5 4,59 2,32 5,55

Fen 20 4 12 0,00 0 6,01 3,26 6,39

Toplam: 90 30 34 18,67 21 38,29 21,10 35,30

Sözel (TÜR) DACcc CADBaCBDbA   a

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) Aa    bcDd

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DdcbABDAb 

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) BaDCBABbDa

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT)  db     bBa     b a 

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) d  DadBac bcDcddd aD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 4 20

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 6 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜSU ARSLAN 1069 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
433,690 309,410 2 3 32 659 3315

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 36 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 0 19,00 95 10,87 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,93 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,19 4,37 5,67

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,69 1,86 3,46

Matematik 20 15 0 15,00 75 4,59 2,32 5,55

Fen 20 15 4 13,67 68 6,01 3,26 6,39

Toplam: 90 73 10 69,67 77 38,29 21,10 35,30

Sözel (TÜR) DACBDACA BBCBDDABADC

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) AdDCCAADbB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) bccCABDACa

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) BDDCBABCDC

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) AB CA C ABCA ABDDB C

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) ACcDC BCcBABDcaCBABD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ DAKAK 920 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
276,376 309,410 26 130 307 5531 20470

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 36 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 10,87 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,93 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 2 2 1,33 13 6,19 4,37 5,67

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,69 1,86 3,46

Matematik 20 3 6 1,00 5 4,59 2,32 5,55

Fen 20 6 10 2,67 13 6,01 3,26 6,39

Toplam: 90 39 30 29,00 32 38,29 21,10 35,30

Sözel (TÜR) cbCBDdCAcdBCBccABADa

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) cBDCCAADDd

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) D  C   d d

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) dDDaBABCDC

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT)       d  abb d DD dC

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN)  CB aaddbBA cbC Bbca

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 0 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH SEVEN 902 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,609 309,410 34 207 443 7687 27529

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 36 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 10,87 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 1 8 -1,67 -17 4,93 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 6,19 4,37 5,67

İngilizce 10 2 5 0,33 3 5,69 1,86 3,46

Matematik 20 4 11 0,33 2 4,59 2,32 5,55

Fen 20 5 13 0,67 3 6,01 3,26 6,39

Toplam: 90 26 49 9,67 11 38,29 21,10 35,30

Sözel (TÜR) daaCCAD ACcBccD AcbD

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) cAabdc bdc

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BD bdD cCb

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG)  ac abCbC 

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) a b  BDaccacBa cadA 

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) b bCaDabac acCBaCcdd

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 8 10

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 0 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 6 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SEBİHA DEMİR 510 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
298,902 309,410 23 104 247 4425 16818

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 36 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 10,87 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,93 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,19 4,37 5,67

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,69 1,86 3,46

Matematik 20 4 5 2,33 12 4,59 2,32 5,55

Fen 20 6 12 2,00 10 6,01 3,26 6,39

Toplam: 90 49 27 40,00 44 38,29 21,10 35,30

Sözel (TÜR) DACcDcCA BdCBacAaADb

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) cBDCCAADDB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DBDCABDACa

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) BDDCBABCcC

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT)   c A Cc dbA   c   C

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) bCd CCdacacBabaCd aD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 0 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH KAMER 449 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
301,827 309,410 20 97 238 4311 16384

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 36 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 10,87 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,93 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,19 4,37 5,67

İngilizce 10 4 6 2,00 20 5,69 1,86 3,46

Matematik 20 5 4 3,67 18 4,59 2,32 5,55

Fen 20 4 8 1,33 7 6,01 3,26 6,39

Toplam: 90 43 25 34,67 39 38,29 21,10 35,30

Sözel (TÜR) A BCCADD CBBBADc cbD

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) AdDDBcDCCc

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDACcDBDCA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) aacBCcaAdB

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) d  D cDDBc  c    C  

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN)   DaBDD   c bac d dd

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 4 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ARSLANTAŞ 1211 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
406,922 309,410 4 11 57 1105 5292

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 36 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,87 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,93 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,19 4,37 5,67

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,69 1,86 3,46

Matematik 20 14 4 12,67 63 4,59 2,32 5,55

Fen 20 15 5 13,33 67 6,01 3,26 6,39

Toplam: 90 70 18 64,00 71 38,29 21,10 35,30

Sözel (TÜR) aACBDACADBBCBDbABdDb

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) cBDCddADDB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DcDCABDACB

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) dDDCBABCDC

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) ABD ADCcABC DdaDDBaC

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) ACcDCCBdABABDcCCdAaD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SUĞRA IŞIL CİHAN 1661 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
240,732 309,410 33 192 417 7348 26380

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 36 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 10,87 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 1 2 0,33 3 4,93 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,19 4,37 5,67

İngilizce 10 6 3 5,00 50 5,69 1,86 3,46

Matematik 20 1 4 -0,33 -2 4,59 2,32 5,55

Fen 20 6 13 1,67 8 6,01 3,26 6,39

Toplam: 90 28 36 16,00 18 38,29 21,10 35,30

Sözel (TÜR) DACca CAbaBCBbaA cbb

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) dc       B

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DcDbbdDACa

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) BcDCBAd Db

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) A   c d          cd 

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) dbcDCaB cBcdbbdbBAda

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 2 10

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 6 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA ATMACA 1719 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
432,421 309,410 3 6 36 680 3394

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 36 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 10,87 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 4,93 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,19 4,37 5,67

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,69 1,86 3,46

Matematik 20 14 2 13,33 67 4,59 2,32 5,55

Fen 20 14 3 13,00 65 6,01 3,26 6,39

Toplam: 90 75 8 72,33 80 38,29 21,10 35,30

Sözel (TÜR) DACBDACADBBCBaDABADC

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) ABDCCAADDB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DcDCABDACB

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) BDDCcABCDC

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT)  BD ADCc B ADABDDBcC

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) AC DCaBCA ABDc CBAaD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 0 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA EMİR ÇİMEN 1138 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
312,364 309,410 17 86 217 3820 14830

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 36 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 7 6,67 33 10,87 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 4,93 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,19 4,37 5,67

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,69 1,86 3,46

Matematik 20 8 7 5,67 28 4,59 2,32 5,55

Fen 20 11 7 8,67 43 6,01 3,26 6,39

Toplam: 90 48 30 38,00 42 38,29 21,10 35,30

Sözel (TÜR) DA ab bADBcCBa Aa Db

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) cBDCdA bDB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DBcCcBbACB

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) dDDCBAcCDd

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) Aa CAbCdb* d  BDcB C

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) ACcD addABABccCCdA D

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAHYA ASAF YALÇIN 968 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
213,366 309,410 36 263 522 8580 30467

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 36 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 7 3,67 18 10,87 6,44 9,43

Din K.ve A.B. 10 3 1 2,67 27 6,19 4,37 5,67

İngilizce 10 4 6 2,00 20 5,69 1,86 3,46

Matematik 20 1 1 0,67 3 4,59 2,32 5,55

Fen 20 2 12 -2,00 -10 6,01 3,26 6,39

Toplam: 90 16 27 7,00 8 38,29 21,10 35,30

Sözel (TÜR) DcaBbdCADadCc       

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (DİN) D DaA     

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) dbDdadBCDa

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT)                Dc   

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) badcaCcdbabcD   d   

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 1 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 0 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 6 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YILDIRAY YERAL 982 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
370,284 309,410 8 24 99 1925 8367

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 36 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 10,87 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,93 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,19 4,37 5,67

İngilizce 10 8 0 8,00 80 5,69 1,86 3,46

Matematik 20 4 3 3,00 15 4,59 2,32 5,55

Fen 20 15 5 13,33 67 6,01 3,26 6,39

Toplam: 90 60 15 55,00 61 38,29 21,10 35,30

Sözel (TÜR) ADBCCADDbCBBBADDcBCb

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) AADcBBDCCc

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDACBDcaCA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) DBD CDCAC 

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) Bd    bD    aD     A

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) AaDCBDDCBdBCAaBDCAdc

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF EREN AKSOY 2659 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
321,350 309,410 13 73 194 3477 13678

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 36 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 10,87 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 4,93 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,19 4,37 5,67

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,69 1,86 3,46

Matematik 20 4 10 0,67 3 4,59 2,32 5,55

Fen 20 12 5 10,33 52 6,01 3,26 6,39

Toplam: 90 52 25 43,67 49 38,29 21,10 35,30

Sözel (TÜR) bbCBD CADBaCBbcA ADa

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) AdDCCcA DB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DcDC BDACc

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) BDDCBABCDC

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) cBc c a  c  bdBDbBdb

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) ACcDCCBaABc  b CBAaD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ULUĞ 6 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
269,408 309,410 27 137 320 5868 21596

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 36 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 10,87 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 3 4 1,67 17 4,93 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,19 4,37 5,67

İngilizce 10 4 6 2,00 20 5,69 1,86 3,46

Matematik 20 9 11 5,33 27 4,59 2,32 5,55

Fen 20 5 15 0,00 0 6,01 3,26 6,39

Toplam: 90 39 48 23,00 26 38,29 21,10 35,30

Sözel (TÜR) ccdCCADbcCddBADcABaD

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR)    DBdaCbd

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDACcDcDCd

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) cBbcaDaAdB

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) cCbbABbDBdbcBbaADCbb

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) cBcdBcbacccaAbdDacCa

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 4 30

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 7 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ AYKIT 1963 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
399,652 309,410 5 12 67 1262 5858

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 32 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 10,93 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,94 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,69 4,37 5,67

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,74 1,86 3,46

Matematik 20 15 4 13,67 68 6,71 2,32 5,55

Fen 20 14 5 12,33 62 5,69 3,26 6,39

Toplam: 90 68 20 61,33 68 38,69 21,10 35,30

Sözel (TÜR) DACcDACAcBdCBbDABbDC

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) ABDCCAAbDB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DBcCABDACB

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) BDbCaAdCcC

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) ABDCcDCA BCADdcDDaBC

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) ACdDCacC BABDDbCBAaD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 2 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ TALHA KAHRAMAN 1402 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
203,100 309,410 30 301 568 8965 31798

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 32 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 10,93 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 4,94 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 5,69 4,37 5,67

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 4,74 1,86 3,46

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 6,71 2,32 5,55

Fen 20 5 15 0,00 0 5,69 3,26 6,39

Toplam: 90 23 67 0,67 1 38,69 21,10 35,30

Sözel (TÜR) cbBaCADDcCBdabaDcdab

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) dAccBcbadb

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BbAdcbcadd

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) baDabcCbac

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) dbAcAdbaccbdabdbDaAd

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) bacaBDaCcbadbCaDabac

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 8 20

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 0 2 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 7 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİKEMAL BAHÇEC 701 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
168,721 309,410 32 355 638 9670 34009

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 32 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 10,93 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 4,94 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,69 4,37 5,67

İngilizce 10 3 7 0,67 7 4,74 1,86 3,46

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 6,71 2,32 5,55

Fen 20 2 17 -3,67 -18 5,69 3,26 6,39

Toplam: 90 19 70 -4,33 -5 38,69 21,10 35,30

Sözel (TÜR) cadbacbDAacBdcDabcda

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) dAcbcBadbc

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) dabCaDBaCA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) cdbadbCACd

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) aacadBaDBabdccadbadc

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) bdcbdacacABdbda bcad

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 8 20

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 7 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALYNA  İLBAN 903 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
338,169 309,410 14 50 154 2863 11602

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 32 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 10,93 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 6 1 5,67 57 4,94 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,69 4,37 5,67

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,74 1,86 3,46

Matematik 20 13 5 11,33 57 6,71 2,32 5,55

Fen 20 7 13 2,67 13 5,69 3,26 6,39

Toplam: 90 55 28 45,67 51 38,69 21,10 35,30

Sözel (TÜR) aACBDACADBBCabD d cC

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) AB CC  bDB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DcDCABDACB

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) BbDaBABCDd

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) AdbCADb ABCdD BDDBaC

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) dCccCaabcBcaaDCdBbcD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 1 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYBALA UNCUOĞLU 1175 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
337,671 309,410 15 51 155 2881 11663

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 32 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 10,93 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,94 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,69 4,37 5,67

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,74 1,86 3,46

Matematik 20 10 9 7,00 35 6,71 2,32 5,55

Fen 20 8 11 4,33 22 5,69 3,26 6,39

Toplam: 90 57 31 46,67 52 38,69 21,10 35,30

Sözel (TÜR) DACccbCADBdCBDcABADC

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) AdaCCAbDDc

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DcDCABDACB

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) BDDCaABCDC

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) baDdcbCd aCADAcDDaBC

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) bCcDCadbABcBacdCd cD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN HATUN 1017 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
190,779 309,410 31 333 610 9341 33033

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 32 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 1 19 -5,33 -27 10,93 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 4,94 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 5,69 4,37 5,67

İngilizce 10 6 2 5,33 53 4,74 1,86 3,46

Matematik 20 5 15 0,00 0 6,71 2,32 5,55

Fen 20 7 13 2,67 13 5,69 3,26 6,39

Toplam: 90 24 64 2,67 3 38,69 21,10 35,30

Sözel (TÜR) abCdcbabcdcbabcdcbab

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) cdcbabcDcB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) aBcdcBabCd

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG)  DDC bdCDC

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) ABcdcbabcdCbabcDcBaa

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) dCBabCdCbabcDcbaBcdD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 0 3 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 8 20

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 0 2 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY DURSUN 16 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
243,780 309,410 26 180 395 7191 25858

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 32 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 10,93 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 5 3 4,00 40 4,94 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,69 4,37 5,67

İngilizce 10 4 6 2,00 20 4,74 1,86 3,46

Matematik 20 4 10 0,67 3 6,71 2,32 5,55

Fen 20 5 13 0,67 3 5,69 3,26 6,39

Toplam: 90 33 43 18,67 21 38,69 21,10 35,30

Sözel (TÜR) Ac aCADbAbBdcAbcA b 

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR)  AbDBdbCC 

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDAC DaDCd

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) DBcdaDbcCd

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) abA A Db c  cb bDbdb

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) dBb da CBcdacCdbaAbd

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 0 3 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 3 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 4 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT MARAZ 1031 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
251,399 309,410 25 165 370 6799 24593

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 32 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 12 0,00 0 10,93 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 3 5 1,33 13 4,94 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 0 9 -3,00 -30 5,69 4,37 5,67

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 4,74 1,86 3,46

Matematik 20 13 4 11,67 58 6,71 2,32 5,55

Fen 20 7 13 2,67 13 5,69 3,26 6,39

Toplam: 90 29 50 12,33 14 38,69 21,10 35,30

Sözel (TÜR) DcdacdCccBdbdaDc    

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) cBDadbA  a

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) accadacbd 

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) abDaBdabb 

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT)  BD ADCbABCbDd DDaBC

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) dacDCaaCbBbBacdCddcD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 5 30

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 0 2 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 0 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ULUĞ 1056 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
384,689 309,410 7 17 80 1576 7048

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 32 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 10,93 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,94 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 4,37 5,67

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,74 1,86 3,46

Matematik 20 11 5 9,33 47 6,71 2,32 5,55

Fen 20 13 7 10,67 53 5,69 3,26 6,39

Toplam: 90 65 21 58,00 64 38,69 21,10 35,30

Sözel (TÜR) ADBCCAcDcCBBBADcABCD

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) AbDDcBDCCA

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDACaDcbCA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) DBDBCDCACa

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) BaADA DDdaCbBD A Cd 

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) ABDCdDcCBAaCcaBDaACc

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL NİSA AYDIN 919 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
326,639 309,410 17 62 181 3256 12987

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 32 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 10,93 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,94 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 4,37 5,67

İngilizce 10 5 5 3,33 33 4,74 1,86 3,46

Matematik 20 7 10 3,67 18 6,71 2,32 5,55

Fen 20 9 9 6,00 30 5,69 3,26 6,39

Toplam: 90 50 35 38,33 43 38,69 21,10 35,30

Sözel (TÜR) AaBCCADDACBBcADDABbD

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) ccDDBBDabd

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDcbBDcDCA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) bBcdbDCAdB

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) BCADccDaacd Bc c aAb

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) baDaBaDdB BddC DCdCd

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİN DURMUŞ 974 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
409,277 309,410 4 10 54 1064 5112

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 32 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 10,93 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,94 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,69 4,37 5,67

İngilizce 10 9 0 9,00 90 4,74 1,86 3,46

Matematik 20 15 4 13,67 68 6,71 2,32 5,55

Fen 20 11 9 8,00 40 5,69 3,26 6,39

Toplam: 90 71 17 65,33 73 38,69 21,10 35,30

Sözel (TÜR) DACBDACADBBCBDDABcDC

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) ABbCCbADDB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) cBDCABDACB

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) BDDC ABCDC

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) ABD ADCbAdCbDdBDDBBC

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) bCcDCaBCbBcBDcdCdAcD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLANAZ KÜÇÜK 1186 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
325,068 309,410 18 65 184 3328 13176

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 32 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 10,93 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 4 1 3,67 37 4,94 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,69 4,37 5,67

İngilizce 10 6 3 5,00 50 4,74 1,86 3,46

Matematik 20 8 6 6,00 30 6,71 2,32 5,55

Fen 20 8 10 4,67 23 5,69 3,26 6,39

Toplam: 90 49 27 40,00 44 38,69 21,10 35,30

Sözel (TÜR) ADcCCAcDACBBBADbcBbD

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR)    DBB C c

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDACcDcDCA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) DBDaCDbAd 

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) BCAcd Dca b BD cDC  

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) ccaCdDcdBABCbadDC  c

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 1 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 4 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DEMHAT BOTAN ORAL 1670 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
221,431 309,410 28 236 491 8249 29369

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 32 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 10,93 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 4,94 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,69 4,37 5,67

İngilizce 10 4 6 2,00 20 4,74 1,86 3,46

Matematik 20 8 11 4,33 22 6,71 2,32 5,55

Fen 20 5 15 0,00 0 5,69 3,26 6,39

Toplam: 90 29 60 9,00 10 38,69 21,10 35,30

Sözel (TÜR) baBdbca*bCaBdADbcada

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) bccbadDaCb

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BcAdBDcDad

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) DcaabDbAdB

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) *CADbaDbdaCAdbdAc bA

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) cccaBcadBdaCbdaDbAbd

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 8 20

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN TUANA CİMŞİT 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
368,121 309,410 9 25 101 1978 8553

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 32 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 10,93 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,94 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,69 4,37 5,67

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,74 1,86 3,46

Matematik 20 13 7 10,67 53 6,71 2,32 5,55

Fen 20 8 12 4,00 20 5,69 3,26 6,39

Toplam: 90 64 26 55,33 61 38,69 21,10 35,30

Sözel (TÜR) DACBDACAcBBCBDcABAaC

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) ABDCCbADDB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DcDCABDACB

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) BDbCBABdDC

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) ABbCcDacABCADdcDDaBC

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) dCcDCaBacBcBacdCddcD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AKYOL 2508 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
267,159 309,410 24 141 326 5987 21942

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 32 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 10,93 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 4,94 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,69 4,37 5,67

İngilizce 10 3 6 1,00 10 4,74 1,86 3,46

Matematik 20 6 5 4,33 22 6,71 2,32 5,55

Fen 20 5 12 1,00 5 5,69 3,26 6,39

Toplam: 90 34 43 19,67 22 38,69 21,10 35,30

Sözel (TÜR) aACBDcCADBaCcabABbDa

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) ddDadcAcbd

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DdcCAdDACa

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) dDbac dbDC

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) bcD A C b  Ac  bD  C

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) ddBbbCc A AccbCddd a

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 8 20

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 3 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF MUSLU 969 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
380,732 309,410 8 20 83 1657 7381

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 32 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 10,93 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,94 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,69 4,37 5,67

İngilizce 10 8 1 7,67 77 4,74 1,86 3,46

Matematik 20 11 4 9,67 48 6,71 2,32 5,55

Fen 20 10 9 7,00 35 5,69 3,26 6,39

Toplam: 90 65 17 59,33 66 38,69 21,10 35,30

Sözel (TÜR) DACdDACADBBCB cABADC

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) ABbCCAADDB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DBDCABDACB

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) BD CdABCDC

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) A c dDacABCAD BDDB  

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) dCBDdCBacBABa dCdbaD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 0 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ ÖZKAN 392 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
432,805 309,410 3 5 35 670 3369

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 32 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 10,93 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,94 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 4,37 5,67

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,74 1,86 3,46

Matematik 20 16 2 15,33 77 6,71 2,32 5,55

Fen 20 15 5 13,33 67 5,69 3,26 6,39

Toplam: 90 74 14 69,33 77 38,69 21,10 35,30

Sözel (TÜR) ADBCCADDACBBBADDcBCD

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) bADDBBbCCA

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDAbccBDCA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) DBDBCDCACc

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) d ADABDDBBCABDCA CcA

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) ABDCBDDCaABCcaBDCbCc

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR İŞLEYEN 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
347,183 309,410 13 41 137 2567 10548

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 32 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 10,93 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,94 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,69 4,37 5,67

İngilizce 10 3 2 2,33 23 4,74 1,86 3,46

Matematik 20 8 6 6,00 30 6,71 2,32 5,55

Fen 20 14 5 12,33 62 5,69 3,26 6,39

Toplam: 90 54 24 46,00 51 38,69 21,10 35,30

Sözel (TÜR) ADBCCADDAbBBacabAabD

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) AdbDBBDCCA

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDACBDBcaA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG)  cDB  Cc  

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) da  dBDDBc  BDC  Ccd

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) AaDCB bCBABCcaBDCdCB

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN TAYFUR 1962 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
367,662 309,410 10 26 103 1983 8594

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 32 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 10,93 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 4,94 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,69 4,37 5,67

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,74 1,86 3,46

Matematik 20 8 7 5,67 28 6,71 2,32 5,55

Fen 20 15 5 13,33 67 5,69 3,26 6,39

Toplam: 90 63 22 55,67 62 38,69 21,10 35,30

Sözel (TÜR) aACBDACAcBaCBaDAccDC

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) ABDCCAADDB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) bBDCABDAaB

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) dDDCBABCcC

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT)   DCA CcbaaA  BDbdaC

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) ACBDCaBCcBAaDcCCaABD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 0 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN SAMSUR 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
358,695 309,410 11 29 115 2224 9448

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 32 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 10,93 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,94 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 5,69 4,37 5,67

İngilizce 10 2 2 1,33 13 4,74 1,86 3,46

Matematik 20 9 6 7,00 35 6,71 2,32 5,55

Fen 20 10 10 6,67 33 5,69 3,26 6,39

Toplam: 90 56 22 48,67 54 38,69 21,10 35,30

Sözel (TÜR) ADcCCADDACBBBADcABCD

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) AADDBBDCdd

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDACBD DCA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG)      adA B

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) BCADdcDDcBC  b   acA

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) dcDCBacCBABacCccCdCc

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN CİVRİ 734 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
290,756 309,410 21 108 268 4810 18085

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 32 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 6 8,00 40 10,93 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 3 5 1,33 13 4,94 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 5,69 4,37 5,67

İngilizce 10 2 0 2,00 20 4,74 1,86 3,46

Matematik 20 11 5 9,33 47 6,71 2,32 5,55

Fen 20 7 11 3,33 17 5,69 3,26 6,39

Toplam: 90 36 32 25,33 28 38,69 21,10 35,30

Sözel (TÜR) A BC ADDAbcBc DcbBb 

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) bdac B dCA

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) dDb cDBa d

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG)        A B

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) BCADABD cBCAd  c Ccc

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) bdDdBaDCBca c acCdCd

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 5 30

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 0 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM BAKTİMUR 1032 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
287,571 309,410 23 116 278 4962 18588

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 32 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 10,93 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 7 1 6,67 67 4,94 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,69 4,37 5,67

İngilizce 10 3 7 0,67 7 4,74 1,86 3,46

Matematik 20 3 14 -1,67 -8 6,71 2,32 5,55

Fen 20 9 7 6,67 33 5,69 3,26 6,39

Toplam: 90 43 38 30,33 34 38,69 21,10 35,30

Sözel (TÜR) ccBCCADDACBBdADcAcba

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) A bDBB CCA

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) cDACBDcDCA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) bdccaDCbdB

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) da bdcDaadacBc dDbc 

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) ABD BacdBcB bac CAC 

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 1 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 3 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
LEMAR A LHRIRI 844 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
316,366 309,410 19 78 205 3651 14300

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 32 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 10,93 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 4,94 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,69 4,37 5,67

İngilizce 10 4 6 2,00 20 4,74 1,86 3,46

Matematik 20 12 5 10,33 52 6,71 2,32 5,55

Fen 20 6 13 1,67 8 5,69 3,26 6,39

Toplam: 90 47 37 34,67 39 38,69 21,10 35,30

Sözel (TÜR) ADBCCADDACBBccbDcabD

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR)  AbDadcCCA

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDACdbcDC 

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) adDdCDCcad

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) Ba DdBDDa C BDCADCbc

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) cBaCcaaCBcBacCdc dad

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 0 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT KAYA 1137 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
333,815 309,410 16 53 159 3008 12132

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 32 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 2 14,33 72 10,93 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 4,94 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,69 4,37 5,67

İngilizce 10 7 2 6,33 63 4,74 1,86 3,46

Matematik 20 9 7 6,67 33 6,71 2,32 5,55

Fen 20 6 11 2,33 12 5,69 3,26 6,39

Toplam: 90 54 24 46,00 51 38,69 21,10 35,30

Sözel (TÜR) ADBCCAcDA BBBAD A Ca

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) bADDB DCCA

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDACBDcDCA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) bBDB DCACd

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) BCADdcDDaBC  b c acA

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) dB CdacdBcBacd  CdCc

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 0 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR YALÇIN 457 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
463,697 309,410 1 1 14 264 1387

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 32 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 10,93 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 4,94 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,69 4,37 5,67

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,74 1,86 3,46

Matematik 20 19 1 18,67 93 6,71 2,32 5,55

Fen 20 17 3 16,00 80 5,69 3,26 6,39

Toplam: 90 83 7 80,67 90 38,69 21,10 35,30

Sözel (TÜR) ADBCCAcbACBBBADDABCD

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) AADDBBDCCA

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDACBDdDCA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) DBDBCDCACB

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) BCADABDDBBCABDCADCcA

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) ABDCdDDCBABCcaBDCACB

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RAVZA CAN 583 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
301,290 309,410 20 98 239 4331 16468

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 32 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 10,93 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,94 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,69 4,37 5,67

İngilizce 10 4 6 2,00 20 4,74 1,86 3,46

Matematik 20 3 14 -1,67 -8 6,71 2,32 5,55

Fen 20 13 6 11,00 55 5,69 3,26 6,39

Toplam: 90 46 40 32,67 36 38,69 21,10 35,30

Sözel (TÜR) DACabbCADBdCBDbABbDb

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) dBbCCbADDB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) bcDCAdDACa

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) BDaCdb*Cab

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) bacbdaCcbabbDcaDb   

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) ACBDCCdCcB aDbCaBAdD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA YÜKLER 860 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
432,919 309,410 2 4 34 669 3364

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 32 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 10,93 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,94 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,69 4,37 5,67

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,74 1,86 3,46

Matematik 20 14 5 12,33 62 6,71 2,32 5,55

Fen 20 15 5 13,33 67 5,69 3,26 6,39

Toplam: 90 76 13 71,67 80 38,69 21,10 35,30

Sözel (TÜR) DACBDACADBBCBDDABADC

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) ABDCCAdbDB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DcDCABDACB

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) BDDCBABCDC

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) ABc AcCcAddADABDDBBC

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) dCBDCCBCcBABDbaCBAaD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SELÇUK SUNGUR 1016 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
289,487 309,410 22 111 271 4875 18289

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 32 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 10,93 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,94 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,69 4,37 5,67

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,74 1,86 3,46

Matematik 20 10 8 7,33 37 6,71 2,32 5,55

Fen 20 7 12 3,00 15 5,69 3,26 6,39

Toplam: 90 43 44 28,33 31 38,69 21,10 35,30

Sözel (TÜR) cDBCCADDACBdcAbcbcdb

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) dccDBBcCCd

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) abbCBDdaCb

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) DBDBbadAdB

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) BCADdcDDBcbdBcCd b A

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) bdDdBabCBcaCc acCdCd

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 5 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA ŞENER 1142 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
238,272 309,410 27 199 426 7467 26769

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 32 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 10,93 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,94 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 5,69 4,37 5,67

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,74 1,86 3,46

Matematik 20 2 7 -0,33 -2 6,71 2,32 5,55

Fen 20 4 16 -1,33 -7 5,69 3,26 6,39

Toplam: 90 32 47 16,33 18 38,69 21,10 35,30

Sözel (TÜR) abCBDdCADaBCBbcAcbDb

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) baDCCAdcba

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DcbCbB*baa

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) dDDCaABCDC

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT)   D b  d a  ac ac B 

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) bdaaCdabABddaDaaccdc

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİTCAN YİĞİT 1123 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
358,234 309,410 12 30 117 2235 9487

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 32 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 10,93 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 4,94 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,69 4,37 5,67

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,74 1,86 3,46

Matematik 20 10 9 7,00 35 6,71 2,32 5,55

Fen 20 9 11 5,33 27 5,69 3,26 6,39

Toplam: 90 62 27 53,00 59 38,69 21,10 35,30

Sözel (TÜR) DACcDACADBBCBDcAcADC

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) ABDCCAADDB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DcDCABDACB

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) BDDCaAdCcC

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT)  BcCcDaAbBCADcaDbacC

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) dbdDCCcddBcBacCCdAaD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS ÖZKAN 1095 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
219,833 309,410 29 245 501 8316 29595

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 32 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 10,93 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 1 9 -2,00 -20 4,94 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,69 4,37 5,67

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,74 1,86 3,46

Matematik 20 6 14 1,33 7 6,71 2,32 5,55

Fen 20 4 16 -1,33 -7 5,69 3,26 6,39

Toplam: 90 29 61 8,67 10 38,69 21,10 35,30

Sözel (TÜR) caBdbbcbACBdcADcABbb

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) bcbcadbbdA

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) dbACBDccdb

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) DBDcCaCbdB

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) cCbDdcDDccacBDaccadb

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) bdcdBacbdAcdAbBcadbc

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 9 10

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 7 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZ DANACI 1035 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
398,636 309,410 6 13 68 1286 5952

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 32 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 10,93 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 4,94 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,69 4,37 5,67

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,74 1,86 3,46

Matematik 20 12 8 9,33 47 6,71 2,32 5,55

Fen 20 15 5 13,33 67 5,69 3,26 6,39

Toplam: 90 69 21 62,00 69 38,69 21,10 35,30

Sözel (TÜR) DACBbACAaBdCBDDABADC

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) ABDCCAADDB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DcDCbBDACB

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) dDcCBABCDd

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) ABDddcCcABaADddDaBBC

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) ACBDCaBdcBABDDaCaABD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDURRAHMAN ACAR 1391 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
241,211 309,410 11 190 414 7322 26301

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 4,57 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 1,76 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 3,18 4,37 5,67

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,23 1,86 3,46

Matematik 20 9 11 5,33 27 1,18 2,32 5,55

Fen 20 8 11 4,33 22 1,85 3,26 6,39

Toplam: 90 29 60 9,00 10 12,76 21,10 35,30

Sözel (TÜR) AbadCADcAdaBdbacdaCb

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) bADcadaCab

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) abdacbcadA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) Dacdbbbbad

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) BCAcdBacdBacaDCADdbd

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) ABDCabDCabBdcCac cad

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 0 2 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM YILMAZ 693 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
217,195 309,410 19 253 511 8438 29978

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 4,57 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 1,76 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 3,18 4,37 5,67

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,23 1,86 3,46

Matematik 20 7 13 2,67 13 1,18 2,32 5,55

Fen 20 7 13 2,67 13 1,85 3,26 6,39

Toplam: 90 25 65 3,33 4 12,76 21,10 35,30

Sözel (TÜR) abCcDAacbaBbaDbAaccd

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) bBbdaccDDa

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) bcaCbabcdc

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) dbcdBcdaab

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) AcbCADCbABabbcdabccd

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) AbacaddCdBAcaDdCcbaD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALTAY TAH İRĞLU 131 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
163,178 309,410 28 359 642 9696 34071

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 1 14 -3,67 -18 4,57 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 3 6 1,00 10 1,76 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 2 6 0,00 0 3,18 4,37 5,67

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 0,23 1,86 3,46

Matematik 20 3 16 -2,33 -12 1,18 2,32 5,55

Fen 20 3 14 -1,67 -8 1,85 3,26 6,39

Toplam: 90 14 63 -7,00 -8 12,76 21,10 35,30

Sözel (TÜR) bbaaD  caccd bc a ca

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) bB adcADbc

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) ba CA cbac

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) Bb aBcdacb

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) bd acDCbcdabbcdabcBd

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) cb babdadcAda Cd Adc

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 0 3 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 6 30

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 6 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT YÜKSEK 1466 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
200,521 309,410 22 309 578 9062 32098

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 4,57 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 1,76 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,18 4,37 5,67

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,23 1,86 3,46

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,18 2,32 5,55

Fen 20 4 16 -1,33 -7 1,85 3,26 6,39

Toplam: 90 26 64 4,67 5 12,76 21,10 35,30

Sözel (TÜR) bbBaCdbacadcBcDabada

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) dAcccBDCCc

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDAdcDdDaA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) ccaadbbAbc

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) cddDAabaBcCcBaadbbAd

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) caDaBbabacaaACcaabad

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA SARI 749 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
196,073 309,410 24 320 592 9211 32571

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 9 -1,00 -5 4,57 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 1,76 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,18 4,37 5,67

Fen 20 6 14 1,33 7 1,85 3,26 6,39

Toplam: 90 13 38 0,33 0 12,76 21,10 35,30

Sözel (TÜR) abbcDdCcbca         

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) cdbaCAcbca

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DacbAcabCd

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sayısal (FEN) AbcDabcdABcdabCdabcD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 8 20

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CUMALİ  TUĞLUK ÜÜ 1306 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
229,517 309,410 14 220 462 7889 28174

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 4,57 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 2 7 -0,33 -3 1,76 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,18 4,37 5,67

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,23 1,86 3,46

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,18 2,32 5,55

Fen 20 8 12 4,00 20 1,85 3,26 6,39

Toplam: 90 30 59 10,33 11 12,76 21,10 35,30

Sözel (TÜR) abCdbACdadBaBcadBbad

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) dabCbbAb c

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) bacbABDACa

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) BbaCdAcbab

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) baDCcaCAbdbAcdaDadab

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) bCaDaCdabcdaDbbCaABD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 0 3 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 7 20

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 0 2 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 7 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DAVUTÖZDEMİR 192 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
170,863 309,410 27 354 637 9659 33974

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 4,57 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 3 6 1,00 10 1,76 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 3,18 4,37 5,67

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,23 1,86 3,46

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 1,18 2,32 5,55

Fen 20 4 16 -1,33 -7 1,85 3,26 6,39

Toplam: 90 18 71 -5,67 -6 12,76 21,10 35,30

Sözel (TÜR) dcaCCdacbdacabcadBac

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) bADa Badbb

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) dadbababdA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) DabdbcabCB

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) BadacccbacacBabAabAc

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) cabCBaaCBdcabbaabcba

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 0 3 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 6 30

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 0 2 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 7 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ASLANHAN 618 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
245,312 309,410 10 178 392 7107 25607

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 4,57 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 5 3 4,00 40 1,76 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,18 4,37 5,67

İngilizce 10 0 4 -1,33 -13 0,23 1,86 3,46

Matematik 20 2 7 -0,33 -2 1,18 2,32 5,55

Fen 20 5 11 1,33 7 1,85 3,26 6,39

Toplam: 90 29 37 16,67 19 12,76 21,10 35,30

Sözel (TÜR) cAbaD CcDBaCdbDABbDa

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR)   cCdAAbDB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DcbCABDbCB

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) cc b d    

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) A b  D b db  cd b   

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) cdcb CBddBb c baB aD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 3 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 0 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM ÇEBERS 667 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
239,516 309,410 12 195 420 7412 26596

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 4,57 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 1,76 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 0 10 -3,33 -33 3,18 4,37 5,67

İngilizce 10 3 5 1,33 13 0,23 1,86 3,46

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 1,18 2,32 5,55

Fen 20 8 11 4,33 22 1,85 3,26 6,39

Toplam: 90 31 56 12,33 14 12,76 21,10 35,30

Sözel (TÜR) ADBCCAacbdaBadcDABCa

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) AcDaaBaCCA

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) acdbdaacbd

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) acDBdaCc  

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) BacadcccacababacDbdA

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN)  ccCBbaCBcBdcaBcdACc

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 0 2 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA TUĞRUL 128 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,977 309,410 17 238 493 8262 29438

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 4,57 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 1,76 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,18 4,37 5,67

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,23 1,86 3,46

Matematik 20 4 13 -0,33 -2 1,18 2,32 5,55

Fen 20 4 9 1,00 5 1,85 3,26 6,39

Toplam: 90 26 54 8,00 9 12,76 21,10 35,30

Sözel (TÜR) AbabdADbddBcdADcAdCb

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) cADDaabdCd

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) dbAbBDcDab

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) aBbadbCdbd

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) cdbcdcDcaBdAc b c Ac

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) ABcadccdc B   B d  c

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 0 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 3 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKA  AVŞAR 735 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
180,567 309,410 25 344 627 9566 33673

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 4,57 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 1 9 -2,00 -20 1,76 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,18 4,37 5,67

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,23 1,86 3,46

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,18 2,32 5,55

Fen 20 3 17 -2,67 -13 1,85 3,26 6,39

Toplam: 90 19 71 -4,67 -5 12,76 21,10 35,30

Sözel (TÜR) acdBacdAbaaCcDabcdab

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) bcDabcdacc

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) aBcdcBabCd

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) ccDbaAcdab

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) bcDbcDabABaccdabcaBC

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) cdacadadABcdcDabcdab

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 9 10

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 0 2 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HİRA YILMAZ 552 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
206,818 309,410 20 282 543 8833 31364

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 4,57 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 1,76 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,18 4,37 5,67

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 0,23 1,86 3,46

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 1,18 2,32 5,55

Fen 20 7 13 2,67 13 1,85 3,26 6,39

Toplam: 90 23 67 0,67 1 12,76 21,10 35,30

Sözel (TÜR) dcaCCccDdCBdcAaDdcaa

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) AbDcacbddb

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) cbAddDBbac

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) cabdbcabdc

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) BCbcdabcdabcacdcaCAd

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) cdDCBccadcBdACBadbdd

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 8 20

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM KURTOĞLU 669 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
264,675 309,410 6 145 334 6106 22341

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 4,57 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 2 1 1,67 17 1,76 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 4 2 3,33 33 3,18 4,37 5,67

İngilizce 10 0 1 -0,33 -3 0,23 1,86 3,46

Matematik 20 3 3 2,00 10 1,18 2,32 5,55

Fen 20 7 10 3,67 18 1,85 3,26 6,39

Toplam: 90 27 24 19,00 21 12,76 21,10 35,30

Sözel (TÜR) ADBC A DcCBBcADcbdab

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) c D B     

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) B A dDc C 

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG)       a   

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) dCc   D    b D      

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN)  ccCBDD BcBdcaaa dCc

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 1 20

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İPEKNUR YAVRU 617 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
176,303 309,410 26 348 631 9612 33833

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 14 0,33 2 4,57 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 1 9 -2,00 -20 1,76 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,18 4,37 5,67

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,23 1,86 3,46

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 1,18 2,32 5,55

Fen 20 4 16 -1,33 -7 1,85 3,26 6,39

Toplam: 90 18 71 -5,67 -6 12,76 21,10 35,30

Sözel (TÜR) daBa bDacdBcBcaDbdac

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) cbaccdabbA

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) dcAdcDabCb

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) aBcddcbAac

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) aadbbcDbcabcBaacDabc

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) dcbacaaCccdCAbdbadCc

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 0 3 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 9 10

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREMSU ALİŞAN 1854 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
315,704 309,410 2 82 209 3679 14385

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 4,57 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 1,76 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 3,18 4,37 5,67

İngilizce 10 1 3 0,00 0 0,23 1,86 3,46

Matematik 20 8 6 6,00 30 1,18 2,32 5,55

Fen 20 7 13 2,67 13 1,85 3,26 6,39

Toplam: 90 45 31 34,67 39 12,76 21,10 35,30

Sözel (TÜR) DACBDACADBBCBbcABcDb

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) AcDCd ADca

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DdDC BDACB

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) cbcC      

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT)  BDC  Cd dbdD caDBB 

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) dCBbCdadAaccaabCBbcD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED KAPLAN 63900 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
206,153 309,410 21 285 547 8860 31460

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 4,57 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 1,76 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,18 4,37 5,67

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,23 1,86 3,46

Matematik 20 5 15 0,00 0 1,18 2,32 5,55

Fen 20 5 15 0,00 0 1,85 3,26 6,39

Toplam: 90 26 64 4,67 5 12,76 21,10 35,30

Sözel (TÜR) bDcadbDDACaacdbDdcab

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) cADaBabdCc

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) aDbCcDcaad

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) aBcdCbabCd

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) abcDcBabcdCbabCdcbAc

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) AcbdaccadcBdACdbacdB

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NESİM ABUŞAK 281 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
398,626 309,410 1 14 69 1287 5953

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 4,57 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 1,76 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,18 4,37 5,67

İngilizce 10 2 3 1,00 10 0,23 1,86 3,46

Matematik 20 11 4 9,67 48 1,18 2,32 5,55

Fen 20 15 5 13,33 67 1,85 3,26 6,39

Toplam: 90 64 16 58,67 65 12,76 21,10 35,30

Sözel (TÜR) DACBDACAaBBCBDcABADC

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) ABDCCAADbB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DcDCABDACB

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) cb C  a D 

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT)  cDC  Cd BCb ABDDBBb

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) dCBcCCBCABABbDCCdAdD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR 710 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
260,522 309,410 7 150 343 6330 23039

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 4,57 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 1,76 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,18 4,37 5,67

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,23 1,86 3,46

Matematik 20 6 13 1,67 8 1,18 2,32 5,55

Fen 20 7 12 3,00 15 1,85 3,26 6,39

Toplam: 90 38 50 21,33 24 12,76 21,10 35,30

Sözel (TÜR) bacCCADDACdBBcabbdCa

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) bADDBBcCCb

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) dDAbcDacCA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) bcDcCaCdba

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) BdccAdabcad BbCADbcd

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) bcDCc bdBAdCdaBcdbCd

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 0 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK CAN 729 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
301,121 309,410 4 99 240 4337 16496

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 3 11,00 55 4,57 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 6 2 5,33 53 1,76 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 3,18 4,37 5,67

İngilizce 10 3 3 2,00 20 0,23 1,86 3,46

Matematik 20 7 5 5,33 27 1,18 2,32 5,55

Fen 20 5 10 1,67 8 1,85 3,26 6,39

Toplam: 90 42 23 34,33 38 12,76 21,10 35,30

Sözel (TÜR) DACBDACA BB c c BA b

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) A cCC cDDB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) D DCABDACB

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) da C Ad D 

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT)  Bb  cbd  C D BDDBa 

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) dac aCcd a B  dCBAab

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 0 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RAVZANUR SAGİN 789 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
247,916 309,410 8 171 379 6976 25192

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 4,57 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 1,76 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,18 4,37 5,67

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,23 1,86 3,46

Matematik 20 1 6 -1,00 -5 1,18 2,32 5,55

Fen 20 7 13 2,67 13 1,85 3,26 6,39

Toplam: 90 33 44 18,33 20 12,76 21,10 35,30

Sözel (TÜR) cadCCADbdCaBcbDcABdD

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) AdccBaDCbA

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDAbabdDCA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) DBaabcdAdB

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) da  c bDad          

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) baaCBcadBABdcbabddCB

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET TOKTAŞ 707 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
219,000 309,410 18 247 505 8367 29725

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 7 5,67 28 4,57 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 1 9 -2,00 -20 1,76 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,18 4,37 5,67

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,23 1,86 3,46

Matematik 20 2 10 -1,33 -7 1,18 2,32 5,55

Fen 20 4 10 0,67 3 1,85 3,26 6,39

Toplam: 90 22 49 5,67 6 12,76 21,10 35,30

Sözel (TÜR) ccCcac ADBaCBD A   b

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) bcbaabdbcB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DdcbABDACa

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) aabCdbcdba

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) bcD b C  abb d  ad b

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) db  aacabBb  D aB Bb

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 9 10

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TÜLİN AYDIN 538 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
200,152 309,410 23 310 579 9085 32157

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 4,57 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 1,76 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,18 4,37 5,67

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,23 1,86 3,46

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 1,18 2,32 5,55

Fen 20 3 16 -2,33 -12 1,85 3,26 6,39

Toplam: 90 24 65 2,33 3 12,76 21,10 35,30

Sözel (TÜR) ADBCCAaDbdadcAaDdcaa

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) AbDcacbddb

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) cbAddDBbac

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) aBDaCDbcad

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) BaccbacDdaaccbbbDacb

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) cabddcbadcdacbBDabC 

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 0 3 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 8 20

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 7 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜ GÜLSÜM BAYRAM 944 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
225,842 309,410 16 227 475 8065 28767

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 12 1,00 5 4,57 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 5 3 4,00 40 1,76 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,18 4,37 5,67

İngilizce 10 1 0 1,00 10 0,23 1,86 3,46

Matematik 20 1 1 0,67 3 1,18 2,32 5,55

Fen 20 5 10 1,67 8 1,85 3,26 6,39

Toplam: 90 23 30 13,00 14 12,76 21,10 35,30

Sözel (TÜR)  caCCdcb b BBbbbcBbb

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) AAbDB cCd 

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDbCBDcbCd

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG)       C   

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) d      D            

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN)   DaBc bBb ddCBb cdc

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 3 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT ÇAĞATAY 85 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
304,347 309,410 3 94 232 4186 16011

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 4,57 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 2 4 0,67 7 1,76 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 6 1 5,67 57 3,18 4,37 5,67

İngilizce 10 3 4 1,67 17 0,23 1,86 3,46

Matematik 20 5 4 3,67 18 1,18 2,32 5,55

Fen 20 9 6 7,00 35 1,85 3,26 6,39

Toplam: 90 38 23 30,33 34 12,76 21,10 35,30

Sözel (TÜR) DACBDACA BaCd  ABcDb

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) bc Cd  Dc 

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) Dd   BDACB

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) caDCB  bb 

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT)          db Db DDBBb

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN)  bBbCCd AaABc bCB  D

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 0 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 4 20

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 0 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR YAVRU 638 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
229,127 309,410 15 221 463 7910 28239

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 4,57 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 1,76 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,18 4,37 5,67

İngilizce 10 6 4 4,67 47 0,23 1,86 3,46

Matematik 20 5 14 0,33 2 1,18 2,32 5,55

Fen 20 6 13 1,67 8 1,85 3,26 6,39

Toplam: 90 32 56 13,33 15 12,76 21,10 35,30

Sözel (TÜR) DcCBDAbcaBdaacabccDd

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) ABaaCdbcbd

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DaDCddbACd

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) BDcdBAaCDb

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) bBcadabbcaCbDAcbaBd 

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) bCcadbBCdBcaabdCB db

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BÜK 1683 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
232,210 309,410 13 211 449 7751 27740

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 4,57 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 3 6 1,00 10 1,76 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,18 4,37 5,67

İngilizce 10 3 5 1,33 13 0,23 1,86 3,46

Matematik 20 2 6 0,00 0 1,18 2,32 5,55

Fen 20 3 3 2,00 10 1,85 3,26 6,39

Toplam: 90 26 35 14,33 16 12,76 21,10 35,30

Sözel (TÜR) DbCBDACbDacbdacbacbd

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) dBaCdbbaD 

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DBDbABDACd

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) ca b ABCad

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT)       Cd ddbcA    c 

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) ca   C  c A     B   

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 0 3 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 6 30

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA ZÜLAL AKSOY 1507 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
246,067 309,410 9 175 388 7079 25496

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 4 8,67 43 4,57 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 2 3 1,00 10 1,76 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,18 4,37 5,67

İngilizce 10 1 1 0,67 7 0,23 1,86 3,46

Matematik 20 1 3 0,00 0 1,18 2,32 5,55

Fen 20 3 13 -1,33 -7 1,85 3,26 6,39

Toplam: 90 26 25 17,67 20 12,76 21,10 35,30

Sözel (TÜR) D C b CADBBCcDc   Db

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR)  B a  d Da

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DcDCABDACB

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG)  b C      

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT)      D   d       ac 

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN)  bdada dcBc  bdCdAda

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 3 20

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 5 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ALIŞ 11 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
284,423 309,410 5 121 292 5131 19167

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 4,57 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 1,76 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,18 4,37 5,67

İngilizce 10 3 5 1,33 13 0,23 1,86 3,46

Matematik 20 10 7 7,67 38 1,18 2,32 5,55

Fen 20 6 12 2,00 10 1,85 3,26 6,39

Toplam: 90 41 41 27,33 30 12,76 21,10 35,30

Sözel (TÜR) ADcbbADDACdBabaDcBba

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR)  ADDaBcdbb

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDAdBDdDCA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) Daa bbC aB

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) dbADbBDcBBb BD AcCd 

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) bc CBaaCacBadCcb cCc

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 0 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
*G* M NÜAM 0 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
207,421 309,410 26 279 540 8814 31294

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 31 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 6,46 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 3,09 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,91 4,37 5,67

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,58 1,86 3,46

Matematik 20 2 18 -4,00 -20 2,44 2,32 5,55

Fen 20 8 12 4,00 20 4,61 3,26 6,39

Toplam: 90 25 65 3,33 4 23,10 21,10 35,30

Sözel (TÜR) AbdCCbaadbBaBcaDAcdb

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) AADbcdcCab

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) cbAddaBbCd

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) Dabcbaacdd

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) dabcbdcaBcadacdAcabb

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) ABDadcDaBcadbCabbACc

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 0 3 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMED ENSAR BAHAR 319 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
428,000 309,410 1 9 41 737 3700

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 31 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 6,46 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 3,09 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,91 4,37 5,67

İngilizce 10 8 1 7,67 77 1,58 1,86 3,46

Matematik 20 13 3 12,00 60 2,44 2,32 5,55

Fen 20 17 2 16,33 82 4,61 3,26 6,39

Toplam: 90 72 11 68,33 76 23,10 21,10 35,30

Sözel (TÜR) ADBCCAD ACBBBADDcBCD

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) AdaDBcDCCA

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDACBDcDCA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) DBD CDCAdB

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT)  CA ABDD cCABD dDCcA

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) AaDCBDDCB BCACBDCACc

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİSEMNUR YILMAZ 764 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
318,834 309,410 6 74 197 3556 13984

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 31 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 6,46 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 3,09 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,91 4,37 5,67

İngilizce 10 5 2 4,33 43 1,58 1,86 3,46

Matematik 20 4 6 2,00 10 2,44 2,32 5,55

Fen 20 12 7 9,67 48 4,61 3,26 6,39

Toplam: 90 48 25 39,67 44 23,10 21,10 35,30

Sözel (TÜR)  DBCCADbACBBcAaD cb 

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) AAbDBBDbdc

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDACBDBDCd

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) Ddb CDCA  

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) B  aA D d  cc ad C  

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) ABDCBb CBcBdcCaDdACd

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EBRARRTOLU 494 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
245,996 309,410 16 176 389 7084 25507

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 31 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 6,46 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 3,09 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,91 4,37 5,67

İngilizce 10 2 0 2,00 20 1,58 1,86 3,46

Matematik 20 0 4 -1,33 -7 2,44 2,32 5,55

Fen 20 4 10 0,67 3 4,61 3,26 6,39

Toplam: 90 28 28 18,67 21 23,10 21,10 35,30

Sözel (TÜR) AcBCCAcDACcdBAb  ab 

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR)  dbDBBDddc

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDACBDccCA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG)   D   C   

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) c b     c       c   

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN)  ac a b  cd caBDCcCc

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 6 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFSU TAŞAR 578 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
219,714 309,410 23 246 502 8331 29619

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 31 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 6,46 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 3,09 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 1 4 -0,33 -3 4,91 4,37 5,67

Matematik 20 10 10 6,67 33 2,44 2,32 5,55

Fen 20 6 14 1,33 7 4,61 3,26 6,39

Toplam: 90 24 51 7,00 8 23,10 21,10 35,30

Sözel (TÜR) cadadAcbdCadcAcbddac

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) dbabcBDaCA

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) ccbCd     

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sayısal (MAT) BaADAcDDBdCAdbabcbAc

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) ABbdabcaddBaAdcabcCB

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM SUMELİ 154 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
312,653 309,410 9 85 216 3807 14795

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 31 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 6,46 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 3,09 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 4,91 4,37 5,67

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,58 1,86 3,46

Matematik 20 7 6 5,00 25 2,44 2,32 5,55

Fen 20 9 10 5,67 28 4,61 3,26 6,39

Toplam: 90 48 32 37,33 41 23,10 21,10 35,30

Sözel (TÜR) acCBDACAcBBCBaDAc  b

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) cBDbdAAbDB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DBDCABDACB

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) dbDCaAcaDb

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) cBDad C  B daA D d C

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) dCdadCadcBAabcC BABD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREMSU YILMAZ 643 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
360,158 309,410 3 28 112 2181 9312

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 31 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 6,46 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 7 1 6,67 67 3,09 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,91 4,37 5,67

İngilizce 10 7 2 6,33 63 1,58 1,86 3,46

Matematik 20 8 1 7,67 38 2,44 2,32 5,55

Fen 20 8 5 6,33 32 4,61 3,26 6,39

Toplam: 90 56 13 51,67 57 23,10 21,10 35,30

Sözel (TÜR) ADBCCADDACBaBADDcBCb

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) AA DB DCdA

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDACBDcDCA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) aBDBCDCAa 

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) BC     DB  bBD   C A

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) ca Ca   c B AC DCdCB

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 1 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK AYŞE AKKUŞ 1863 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
308,628 309,410 10 90 225 3989 15356

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 31 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 6,46 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 3,09 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 4,91 4,37 5,67

İngilizce 10 5 2 4,33 43 1,58 1,86 3,46

Matematik 20 8 7 5,67 28 2,44 2,32 5,55

Fen 20 10 6 8,00 40 4,61 3,26 6,39

Toplam: 90 46 30 36,00 40 23,10 21,10 35,30

Sözel (TÜR) bbacDACAcBcCBD AcbDb

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) cBDbdAAbDB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DcDCABDAb 

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) dbDC A CD 

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT)  BDad CA B daA DcdcC

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN)  CaD CadcBAab CCB BD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
LİFE YILMAZ 486 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
199,820 309,410 28 312 581 9097 32193

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 31 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 10 0,67 3 6,46 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 2 5 0,33 3 3,09 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 2 6 0,00 0 4,91 4,37 5,67

İngilizce 10 0 8 -2,67 -27 1,58 1,86 3,46

Matematik 20 4 9 1,00 5 2,44 2,32 5,55

Fen 20 4 11 0,33 2 4,61 3,26 6,39

Toplam: 90 16 49 -0,33 0 23,10 21,10 35,30

Sözel (TÜR) cbCaad A Bc d ac A b

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) bcDb c a B

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) bc CbB dbd

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) d ab bcdad

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) b D bc AdaC b ca B d

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) dda bC ddcA bDa B da

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 0 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 5 20

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 5 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA SALTAŞ 10 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
210,809 309,410 25 271 532 8678 30825

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 31 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 6,46 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 0 10 -3,33 -33 3,09 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,91 4,37 5,67

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,58 1,86 3,46

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 2,44 2,32 5,55

Fen 20 5 15 0,00 0 4,61 3,26 6,39

Toplam: 90 26 64 4,67 5 23,10 21,10 35,30

Sözel (TÜR) bcCabdCADdaCBaDbabDa

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) dcadbdbcac

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DBDbdaDcCB

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) BcDaddBdbb

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) ABcdbbadbdacbdabDBcd

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) daabCCadbddcabdbBdBD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 10 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 7 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM ÖZGAN 751 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
242,573 309,410 17 185 403 7254 26079

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 31 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 6,46 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 1 8 -1,67 -17 3,09 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,91 4,37 5,67

İngilizce 10 4 3 3,00 30 1,58 1,86 3,46

Matematik 20 0 1 -0,33 -2 2,44 2,32 5,55

Fen 20 6 11 2,33 12 4,61 3,26 6,39

Toplam: 90 27 37 14,67 16 23,10 21,10 35,30

Sözel (TÜR) AccCCbDbACcBcAaDAcdb

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) cdbcc abCc

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) dDAbBDabCA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG)  BDdaDCb  

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT)                  b  

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) daDbd Dd cBaACa dbdB

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 8 10

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 2 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ ARAZ KARUL 1878 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
317,998 309,410 7 76 200 3592 14093

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 31 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 6,46 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 3,09 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,91 4,37 5,67

İngilizce 10 4 3 3,00 30 1,58 1,86 3,46

Matematik 20 5 4 3,67 18 2,44 2,32 5,55

Fen 20 10 8 7,33 37 4,61 3,26 6,39

Toplam: 90 47 25 38,67 43 23,10 21,10 35,30

Sözel (TÜR)  DBCCADDACBd ADccBbb

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) AAcDBBDCCc

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDACBccDCb

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG)  dDB aCA a

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) B  accDD  C B   c   

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) AcDCd b BABCbCcDddCc

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET YILMAZ 696 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
298,974 309,410 12 103 246 4422 16808

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 31 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 4 9,67 48 6,46 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 3,09 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 4,91 4,37 5,67

İngilizce 10 2 0 2,00 20 1,58 1,86 3,46

Matematik 20 6 3 5,00 25 2,44 2,32 5,55

Fen 20 7 8 4,33 22 4,61 3,26 6,39

Toplam: 90 39 20 32,33 36 23,10 21,10 35,30

Sözel (TÜR) aACBD CADBBCcD  a  b

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) ABDCC AbcB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) bcDCABD Cc

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG)   D B     

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT)  BD  Db  B d   DD  a

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) dCd  aa  BccDcCCB aD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 0 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 5 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR ALATAŞ 1181 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
222,214 309,410 22 234 489 8225 29270

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 31 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 8 4,33 22 6,46 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 2 4 0,67 7 3,09 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 4,91 4,37 5,67

İngilizce 10 0 9 -3,00 -30 1,58 1,86 3,46

Toplam: 90 16 23 8,33 9 23,10 21,10 35,30

Sözel (TÜR) AbcCbdbDdCB d DcA   

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR)  d cB  Cac

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDACBcd CA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) aabab dcdc

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 0 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 4 20

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR GÖKT ÜRK 1811 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
204,357 309,410 27 295 559 8922 31667

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 31 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 6,46 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 3,09 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 4,91 4,37 5,67

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,58 1,86 3,46

Matematik 20 3 7 0,67 3 2,44 2,32 5,55

Fen 20 5 10 1,67 8 4,61 3,26 6,39

Toplam: 90 19 56 0,33 0 23,10 21,10 35,30

Sözel (TÜR) acbBDdCbaBadcabAdcbC

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) ddabCcbaDa

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) cdadbdadaB

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) cbDacAdbca

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) cdabbc     b A DD   

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) bddaaCBac   Dc  cAcD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 8 20

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 0 2 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 5 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER YİĞİT ODA 96 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
324,101 309,410 5 67 186 3366 13298

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 31 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 6,46 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 3,09 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,91 4,37 5,67

İngilizce 10 8 2 7,33 73 1,58 1,86 3,46

Matematik 20 4 0 4,00 20 2,44 2,32 5,55

Fen 20 10 8 7,33 37 4,61 3,26 6,39

Toplam: 90 49 23 41,33 46 23,10 21,10 35,30

Sözel (TÜR) aACBDACADBcCBDDAdcba

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) cBDCdAAbDB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DccCbBDACa

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) dDDCBABCDd

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT)          B   A DD   

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN)  CaD CadcBAaDadCBAaD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 5 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RAVZANUR UNCUOĞLU 1177 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
328,640 309,410 4 59 172 3173 12740

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 31 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 6,46 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 3,09 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,91 4,37 5,67

İngilizce 10 8 2 7,33 73 1,58 1,86 3,46

Matematik 20 4 6 2,00 10 2,44 2,32 5,55

Fen 20 14 6 12,00 60 4,61 3,26 6,39

Toplam: 90 53 27 44,00 49 23,10 21,10 35,30

Sözel (TÜR) AacCCAcDbCBBBADccdbD

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) dcbDBBDCCc

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDACBDcDCA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) DBDBCaCAdB

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) dac   DDdd  BD   b  

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) bBbCBbaCBABCACBDdbCB

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RESUL ALİ BAŞ 695 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
299,948 309,410 11 102 245 4389 16693

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 31 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 6,46 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 3,09 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,91 4,37 5,67

İngilizce 10 5 2 4,33 43 1,58 1,86 3,46

Matematik 20 3 10 -0,33 -2 2,44 2,32 5,55

Fen 20 9 7 6,67 33 4,61 3,26 6,39

Toplam: 90 43 30 33,00 37 23,10 21,10 35,30

Sözel (TÜR) bACcD CADBBCBD AcADb

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR)  BDbdAdcDB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DcbCABDAbB

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) dDDCcA  D 

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) bcbacDbA B dad b    

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) dCaDCCadcB ab  CB BD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 5 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA ARGUN 712 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
185,347 309,410 31 339 618 9462 33407

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 31 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 18 -4,00 -20 6,46 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 3,09 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,91 4,37 5,67

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,58 1,86 3,46

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 2,44 2,32 5,55

Fen 20 8 12 4,00 20 4,61 3,26 6,39

Toplam: 90 20 70 -3,33 -4 23,10 21,10 35,30

Sözel (TÜR) bdCaaddcbdcCabcbabcd

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) AcabacdbaB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) bccdAcDbCa

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) dabCabadcb

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) bdbdAcacbabAbdBbacaC

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) caBDCCabAdcBaabCadBa

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 8 20

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 0 2 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA SAYGI 148 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
213,458 309,410 24 262 521 8576 30455

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 31 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 6,46 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 3,09 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,91 4,37 5,67

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,58 1,86 3,46

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 2,44 2,32 5,55

Fen 20 6 14 1,33 7 4,61 3,26 6,39

Toplam: 90 27 63 6,00 7 23,10 21,10 35,30

Sözel (TÜR) cDBCCAcbbCBdcdbcccbc

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) bAaaaabCab

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDACcDccCA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) acaadbCcdd

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) BbbbdcbaBabbaDadabcA

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) AacaaabCBAcddaBcaAbc

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 8 20

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SILA YILMAZ 315 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
229,527 309,410 21 219 461 7885 28169

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 31 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 6,46 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 3,09 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,91 4,37 5,67

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,58 1,86 3,46

Matematik 20 8 12 4,00 20 2,44 2,32 5,55

Fen 20 7 13 2,67 13 4,61 3,26 6,39

Toplam: 90 30 60 10,00 11 23,10 21,10 35,30

Sözel (TÜR) aAbcbdaAbdcdBDacabbC

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) bacbdbADca

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DBaaABDbCc

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) BcaacbdbaC

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) ABadcbbAbdCcDABcDaab

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) AddabCBaABccbadCabcD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 8 20

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ ÖZGAN 766 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
240,130 309,410 18 194 419 7389 26492

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 31 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 6,46 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 3,09 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,91 4,37 5,67

İngilizce 10 1 6 -1,00 -10 1,58 1,86 3,46

Matematik 20 2 9 -1,00 -5 2,44 2,32 5,55

Fen 20 8 9 5,00 25 4,61 3,26 6,39

Toplam: 90 28 44 13,33 15 23,10 21,10 35,30

Sözel (TÜR) aACBbACcDB ddacAdb d

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) cBabC dbDB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DabCdcDAaB

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG)  bcbd cC a

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) bcD c a Adac   aa   

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) dCB dCadcBAca bdB BD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 4 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE NAZ YİĞİT 0 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
196,659 309,410 29 318 590 9192 32514

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 31 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 11 1,33 7 6,46 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 1 6 -1,00 -10 3,09 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 4,91 4,37 5,67

İngilizce 10 1 8 -1,67 -17 1,58 1,86 3,46

Matematik 20 2 17 -3,67 -18 2,44 2,32 5,55

Fen 20 8 12 4,00 20 4,61 3,26 6,39

Toplam: 90 19 61 -1,33 -1 23,10 21,10 35,30

Sözel (TÜR) acCdb CAcdcCcD  d ba

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) ccab  da B

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) bccaddDA a

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) Bbcbadc bd

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) Adcbcbbcbdaccd cadcC

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) dbdcbdBCdBdaDDabaABD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 6 10

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 0 2 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA BEKTAŞ 28300 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
231,586 309,410 20 216 456 7786 27855

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 31 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 6,46 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 3,09 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,91 4,37 5,67

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,58 1,86 3,46

Matematik 20 8 12 4,00 20 2,44 2,32 5,55

Fen 20 4 16 -1,33 -7 4,61 3,26 6,39

Toplam: 90 29 60 9,00 10 23,10 21,10 35,30

Sözel (TÜR) AcBdCAbDAdcaBcDacBda

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) AbDcBa Cad

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) cbdacDBDac

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) Dabdabdcad

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) abcDdBDbcaCABcdbDbAc

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) cdbdaDcaBdcdACdbadbc

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT KELEŞ 1933 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
192,550 309,410 30 325 599 9288 32874

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 31 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 6,46 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 3,09 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 4,91 4,37 5,67

İngilizce 10 3 4 1,67 17 1,58 1,86 3,46

Matematik 20 1 8 -1,67 -8 2,44 2,32 5,55

Fen 20 2 11 -1,67 -8 4,61 3,26 6,39

Toplam: 90 21 47 5,33 6 23,10 21,10 35,30

Sözel (TÜR) dbaadbbadCBBcdDcccaa

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) bADDcBcaaA

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) cDAb DcDCA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) Ddb  bCA c

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) cddabB b a      b   

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN)    Cc   dcBbdaaa cba

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 6 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN BİRDAL 69 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
284,351 309,410 14 123 295 5137 19182

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 31 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 6,46 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 3,09 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,91 4,37 5,67

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,58 1,86 3,46

Matematik 20 8 12 4,00 20 2,44 2,32 5,55

Fen 20 7 13 2,67 13 4,61 3,26 6,39

Toplam: 90 43 47 27,33 30 23,10 21,10 35,30

Sözel (TÜR) dcBCCAcDACcBaADbcBCa

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) ccbDBBaCCb

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDACBDcDCA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) DaacdadcdB

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) adADAcDDccCcdbCccCdb

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) bBDCBcDacAaacCdcacad

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN ÖMER ÇAKMAK 1739 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
232,300 309,410 19 210 448 7748 27729

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 31 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 11 1,33 7 6,46 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 3,09 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,91 4,37 5,67

İngilizce 10 0 1 -0,33 -3 1,58 1,86 3,46

Matematik 20 5 4 3,67 18 2,44 2,32 5,55

Fen 20 4 11 0,33 2 4,61 3,26 6,39

Toplam: 90 25 34 13,67 15 23,10 21,10 35,30

Sözel (TÜR)  bCcDcab daCBa b Acd

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) cBDCC AbDa

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) cBbCABbAa 

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG)    b      

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT)  BD  aCd B A c   c  

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN)  dBa aBdbBcc badB a 

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 5 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİTHAN İLGİN 1923 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
294,870 309,410 13 106 257 4617 17437

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 31 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 6,46 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 3,09 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,91 4,37 5,67

Matematik 20 1 0 1,00 5 2,44 2,32 5,55

Fen 20 4 4 2,67 13 4,61 3,26 6,39

Toplam: 90 36 10 32,67 36 23,10 21,10 35,30

Sözel (TÜR) aACBDbCADBBCB DA A b

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) ABDCCbADDB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DBDCbBDACa

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sayısal (MAT)          B          

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN)  b   Cad  AB      dD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 0 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 1 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YÜSRA ŞAHİN 704 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
392,327 309,410 2 16 75 1419 6440

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 31 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 6,46 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 3,09 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,91 4,37 5,67

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,58 1,86 3,46

Matematik 20 14 5 12,33 62 2,44 2,32 5,55

Fen 20 17 3 16,00 80 4,61 3,26 6,39

Toplam: 90 64 25 55,67 62 23,10 21,10 35,30

Sözel (TÜR) ADBCCADDACBBdADcddba

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) cAbDBBDCCc

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDACaDcDCA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) aBDcdcCAad

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) dCbDABDDBBCbBD ADdcA

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) ABDCBDcCBcBCACBDCdCB

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF TOKAY 230 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
282,703 309,410 15 125 299 5224 19456

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 31 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 8 5,33 27 6,46 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 3,09 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,91 4,37 5,67

İngilizce 10 4 2 3,33 33 1,58 1,86 3,46

Matematik 20 5 6 3,00 15 2,44 2,32 5,55

Fen 20 7 4 5,67 28 4,61 3,26 6,39

Toplam: 90 39 25 30,67 34 23,10 21,10 35,30

Sözel (TÜR) abCBD CADBcCaa bc  a

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) cBDCCAAbDB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DdDCbBDACa

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) BD b   CDa

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) b b   acAc A d DDB  

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) dC   CBaABAc   Ca   

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 3 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BAL 231 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
316,051 309,410 8 81 208 3662 14341

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 31 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 3 10,00 50 6,46 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 5 3 4,00 40 3,09 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 4,91 4,37 5,67

İngilizce 10 7 2 6,33 63 1,58 1,86 3,46

Matematik 20 7 7 4,67 23 2,44 2,32 5,55

Fen 20 9 4 7,67 38 4,61 3,26 6,39

Toplam: 90 45 21 38,00 42 23,10 21,10 35,30

Sözel (TÜR) cDBCCbDD CBB AD   b 

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR)  bbDBBDCd 

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDA cD cCA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) DdDcCDCAC 

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) B daA Dcd CbBDad C  

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN)   D BD  BA dcCaDC Ca

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 3 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
145 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
255,022 309,410 13 161 359 6619 23959

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 6,61 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 2,71 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,71 4,37 5,67

Matematik 20 4 2 3,33 17 1,60 2,32 5,55

Fen 20 8 12 4,00 20 3,48 3,26 6,39

Toplam: 90 30 36 18,00 20 20,59 21,10 35,30

Sözel (TÜR) AccCCAcbbCdacAccAcaD

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) cccDdaDCCd

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) dDAdBDcDCb

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sayısal (MAT) c A   DD    c    C  

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) ABbdaDDdBccdcCdcCdCc

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ŞEKER 1826 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
325,203 309,410 5 64 183 3319 13157

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 2 14,33 72 6,61 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 2,71 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 4,71 4,37 5,67

İngilizce 10 0 1 -0,33 -3 1,49 1,86 3,46

Matematik 20 5 4 3,67 18 1,60 2,32 5,55

Fen 20 10 6 8,00 40 3,48 3,26 6,39

Toplam: 90 43 18 37,00 41 20,59 21,10 35,30

Sözel (TÜR) D CBDACADBBCBD ABc b

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) cBDCC AaDB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DdcCABDA a

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG)  a        

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) cBDC  a  db    DD   

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) bCdc CdCABA D  CdAcD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN AY 3022 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
350,061 309,410 2 38 131 2470 10255

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 6,61 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 2,71 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,71 4,37 5,67

İngilizce 10 6 2 5,33 53 1,49 1,86 3,46

Matematik 20 6 3 5,00 25 1,60 2,32 5,55

Fen 20 14 6 12,00 60 3,48 3,26 6,39

Toplam: 90 56 20 49,33 55 20,59 21,10 35,30

Sözel (TÜR) DACBDbCADBBCBa Acdcb

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) ABDCCAdbDB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DcDCABDACB

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) BcDCB B cC

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT)  c   D   c A  BDDaB 

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) dCcDaCBdcBABDDCCBABc

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ÇEBER 776 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
203,130 309,410 26 300 567 8964 31795

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 12 2,00 10 6,61 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 1 1 0,67 7 2,71 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 3 2 2,33 23 4,71 4,37 5,67

İngilizce 10 2 1 1,67 17 1,49 1,86 3,46

Matematik 20 1 6 -1,00 -5 1,60 2,32 5,55

Fen 20 0 3 -1,00 -5 3,48 3,26 6,39

Toplam: 90 13 25 4,67 5 20,59 21,10 35,30

Sözel (TÜR) dcdbCADbACdBcbac  dc

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR)     c    A

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN)  DA cb  C 

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG)   D   b C 

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) cabcb  D   d        

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) b                b d

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 1 10

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 0 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR ÖZKUL 758 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
275,439 309,410 9 132 309 5576 20635

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 6,61 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 3 6 1,00 10 2,71 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 4,71 4,37 5,67

İngilizce 10 2 3 1,00 10 1,49 1,86 3,46

Matematik 20 4 3 3,00 15 1,60 2,32 5,55

Fen 20 4 12 0,00 0 3,48 3,26 6,39

Toplam: 90 32 29 22,33 25 20,59 21,10 35,30

Sözel (TÜR) DACBDcC DBBCBb AB Da

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR)  BbdaAcbbB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) Dc CcBDA  

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG)  c  a B Dd

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT)       d  d b A DD B 

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) dCdD  dacabcaD bd aD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 6 30

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 6 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES YAMAK 1187 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
224,549 309,410 19 229 481 8129 28942

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 6,61 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 2,71 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,71 4,37 5,67

İngilizce 10 2 2 1,33 13 1,49 1,86 3,46

Toplam: 90 18 26 9,33 10 20,59 21,10 35,30

Sözel (TÜR) cbCdDACAcBaCBDcccbaa

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) AcabdbADcB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DcbCdaabCd

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) BDab      

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖĞÜNDÜR 1204 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
191,772 309,410 27 328 605 9314 32951

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 6,61 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 2 6 0,00 0 2,71 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,71 4,37 5,67

İngilizce 10 0 7 -2,33 -23 1,49 1,86 3,46

Matematik 20 5 12 1,00 5 1,60 2,32 5,55

Fen 20 3 15 -2,00 -10 3,48 3,26 6,39

Toplam: 90 18 62 -2,67 -3 20,59 21,10 35,30

Sözel (TÜR) bacadAcaAaBBaAccAdbc

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) bAc ad Cbd

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) aDcbccdbaA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) aa ca dc d

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) abccA cbdadA aCdbCA 

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) Adab DcacdBdcd abdac

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 6 20

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 0 2 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 7 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR DUPMUŞ 1566 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
331,434 309,410 4 56 164 3081 12403

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 6,61 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 6 2 5,33 53 2,71 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,71 4,37 5,67

İngilizce 10 2 4 0,67 7 1,49 1,86 3,46

Matematik 20 3 3 2,00 10 1,60 2,32 5,55

Fen 20 13 5 11,33 57 3,48 3,26 6,39

Toplam: 90 47 19 40,67 45 20,59 21,10 35,30

Sözel (TÜR) D CBDACADBaCBbDA bDb

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) A DCCb DDa

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DcDCABDACB

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) cb Ca   Da

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT)   bb  b  B     DD   

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) cCBDCCBdABA  caCBAaD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN DURMUŞ FATSA 247 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
238,412 309,410 16 198 424 7461 26742

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 7 5,67 28 6,61 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 2,71 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,71 4,37 5,67

İngilizce 10 2 3 1,00 10 1,49 1,86 3,46

Matematik 20 1 4 -0,33 -2 1,60 2,32 5,55

Fen 20 0 5 -1,67 -8 3,48 3,26 6,39

Toplam: 90 27 23 19,33 21 20,59 21,10 35,30

Sözel (TÜR) abCBa CbDBaaBaDA    

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) cBDCCAADDB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DdDCAdDACc

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) BDcad     

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) Adbac               

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) cacad               

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİ LCUL AOLU 367 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
214,569 309,410 23 257 516 8530 30308

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 6,61 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 2,71 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,71 4,37 5,67

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,49 1,86 3,46

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,60 2,32 5,55

Fen 20 4 15 -1,00 -5 3,48 3,26 6,39

Toplam: 90 29 60 9,00 10 20,59 21,10 35,30

Sözel (TÜR) baBdbcabACBdadDbdBbc

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) AAbcccaCdd

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDACcDcbac

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) DBbcaDdAdB

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) aCbDbaDbadCbaDddaCdb

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) dcDbdcDaBccacbc bbCd

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN KU *EY 114 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
256,569 309,410 12 157 355 6551 23718

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 12 1,00 5 6,61 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 3 4 1,67 17 2,71 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,71 4,37 5,67

İngilizce 10 2 3 1,00 10 1,49 1,86 3,46

Matematik 20 3 7 0,67 3 1,60 2,32 5,55

Fen 20 12 4 10,67 53 3,48 3,26 6,39

Toplam: 90 30 35 18,33 20 20,59 21,10 35,30

Sözel (TÜR) cad  AbDbdBdcADcd bc

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) dADcB  a c

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDACcbdbCb

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) D aB cb   

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) Ba    aD d b a  bCc 

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) A  CaDD aAB ACBDCcbB

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 4 30

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 2 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMEYRA BEDÜK 431 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
248,180 309,410 14 170 378 6970 25157

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 6,61 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 2,71 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,71 4,37 5,67

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,49 1,86 3,46

Matematik 20 5 13 0,67 3 1,60 2,32 5,55

Fen 20 3 15 -2,00 -10 3,48 3,26 6,39

Toplam: 90 35 51 18,00 20 20,59 21,10 35,30

Sözel (TÜR) DACBbcCdDBdCBDccdADd

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) cdcCbcADDa

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DdDCABDACc

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) dDcCdcdbDa

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) ABbCdbbbdda c abacBC

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) bCBcaaBadcdca dddba 

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 6 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN BERAT ÇİNAR 335 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
223,921 309,410 20 232 485 8161 29041

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 7 6,67 33 6,61 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 2 4 0,67 7 2,71 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 4,71 4,37 5,67

İngilizce 10 0 5 -1,67 -17 1,49 1,86 3,46

Matematik 20 1 10 -2,33 -12 1,60 2,32 5,55

Fen 20 3 8 0,33 2 3,48 3,26 6,39

Toplam: 90 21 36 9,00 10 20,59 21,10 35,30

Sözel (TÜR) abCaDAdAcBcCBD   A b

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) ABb a c  a

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DcDCAB A a

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG)  ac db  c 

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) dabd b  ca  b  Dac  

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) da cbd a c B * C  B 

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 4 20

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 5 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK VÜK EK 1292 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
238,267 309,410 17 200 427 7469 26771

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 8 3,33 17 6,61 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 2,71 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,71 4,37 5,67

İngilizce 10 3 4 1,67 17 1,49 1,86 3,46

Matematik 20 1 5 -0,67 -3 1,60 2,32 5,55

Fen 20 6 11 2,33 12 3,48 3,26 6,39

Toplam: 90 29 34 17,67 20 20,59 21,10 35,30

Sözel (TÜR) Db cc CA B   DcAdbcb

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) AB CddAbDB

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DcDCdBDACa

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) cc   cBaDC

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT)     c b dd     Da   

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) dCda CdabBAabb Cd aD

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 0 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY TUANA BULĞA 1199 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
232,759 309,410 18 208 445 7728 27652

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 9 4,00 20 6,61 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 6 2 5,33 53 2,71 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,71 4,37 5,67

İngilizce 10 0 3 -1,00 -10 1,49 1,86 3,46

Matematik 20 2 5 0,33 2 1,60 2,32 5,55

Fen 20 4 8 1,33 7 3,48 3,26 6,39

Toplam: 90 24 32 13,33 15 20,59 21,10 35,30

Sözel (TÜR) AcBCaAcDbCada   c Ca

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) cdDDB  CCA

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) dDACcDccbA

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) ad a      

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) dbd    Ddd       C  

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN)   DCB   Bcc cb caba 

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 1 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 4 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHHAMMET TALHA CA  N 1818 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,241 309,410 22 242 498 8296 29538

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 6,61 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 1 9 -2,00 -20 2,71 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,71 4,37 5,67

İngilizce 10 0 2 -0,67 -7 1,49 1,86 3,46

Fen 20 1 2 0,33 2 3,48 3,26 6,39

Toplam: 90 15 29 5,33 6 20,59 21,10 35,30

Sözel (TÜR) AacCCAbDACc BAabcabb

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) ddcaadbadA

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDbCdDcbbb

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) c     a   

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (FEN)     Ba            a 

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 1 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 9 10

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA AYĞÜN 1867 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
212,291 309,410 24 266 527 8625 30628

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 6,61 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 2,71 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,71 4,37 5,67

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,49 1,86 3,46

Matematik 20 2 18 -4,00 -20 1,60 2,32 5,55

Fen 20 7 13 2,67 13 3,48 3,26 6,39

Toplam: 90 29 61 8,67 10 20,59 21,10 35,30

Sözel (TÜR) bbddCbccAbddacDDABCa

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) dAcaccbCaA

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) dbcaBDBaCd

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG) cBDBCaCdaB

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT) adbacaacBabdaaabDbcb

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) bcDbacbdcABCAacDbAbd

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA SÜRGÜVENÇ 738 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
262,985 309,410 10 147 337 6196 22607

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 6,61 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 2,71 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,71 4,37 5,67

İngilizce 10 2 4 0,67 7 1,49 1,86 3,46

Matematik 20 1 3 0,00 0 1,60 2,32 5,55

Fen 20 2 5 0,33 2 3,48 3,26 6,39

Toplam: 90 31 26 22,33 25 20,59 21,10 35,30

Sözel (TÜR) ADBCCAaDACBBBAbacdaa

Cevap Anh. B ADBCCADDACBBBADDABCD

Sözel (TAR) bAaDdBbCCb

Cevap Anh. B AADDBBDCCA

Sözel (DİN) BDACBDcDCb

Cevap Anh. B BDACBDBDCA

Sözel (İNG)   baCDbc  

Cevap Anh. B DBDBCDCACB

Sayısal (MAT)  C   c   a       d  

Cevap Anh. B BCADABDDBBCABDCADCAA

Sayısal (FEN) caD d     aC a      

Cevap Anh. B ABDCBDDCBABCACBDCACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF  4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET ÖZÇİİK 1343 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
212,000 309,410 25 269 530 8638 30663

Puanı Hesaplanan: 360 643 9718 34137

Katılımlar: 28 360 643 9731 34182

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 11 2,33 12 6,61 6,44 9,43

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 2,71 2,84 4,81

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 4,71 4,37 5,67

İngilizce 10 2 5 0,33 3 1,49 1,86 3,46

Matematik 20 4 7 1,67 8 1,60 2,32 5,55

Fen 20 2 12 -2,00 -10 3,48 3,26 6,39

Toplam: 90 22 46 6,67 7 20,59 21,10 35,30

Sözel (TÜR) ccCabAdADac  D dBcca

Cevap Anh. A DACBDACADBBCBDDABADC

Sözel (TAR) cBbCbcAcDa

Cevap Anh. A ABDCCAADDB

Sözel (DİN) DcaaABDca 

Cevap Anh. A DBDCABDACB

Sözel (İNG) aDc  Ac ca

Cevap Anh. A BDDCBABCDC

Sayısal (MAT) ABDa c c  dA d c   b

Cevap Anh. A ABDCADCAABCADABDDBBC

Sayısal (FEN) bdBa *ca dcc  b Bc c

Cevap Anh. A ACBDCCBCABABDDCCBABD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 1 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 0 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 5 13
