
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 411 553 6445 23016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580

Okul Ortalaması 7 7 4,77 6 4 4,56 6 4 4,46 4 5 2,22 4 9 1,06 6 8 2,79 32 38 19,86 265,720

KATILIMLAR

1 668 ZEYNEP ESLEM YILMAZ5C 14 1 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 14 1 13,67 13 2 12,33 67 8 64,34 460,533 1 1 2 73 304
% 1,32

2 852 ROSLİN KHOR AHMAD 5C 13 0 13,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 12 1 11,67 13 2 12,33 68 3 67,00 457,204 2 2 3 82 351
% 1,53

3 779 KEREM YAĞIZ PALA 5B 15 0 15,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 1 9,67 13 2 12,33 64 7 61,67 446,364 1 3 4 127 541
% 2,35

4 744 SENANUR DOĞAN 5C 12 3 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 13 2 12,33 13 2 12,33 64 11 60,33 438,720 3 4 6 168 709
% 3,08

5 225 İLYAS ARAT 5B 13 2 12,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 5 8,33 13 2 12,33 66 9 62,99 435,631 2 5 7 185 778
% 3,38

6 535 MEHMET EMİN ARSLAN5A 12 2 11,33 10 0 10,00 10 0 10,00 6 1 5,67 9 3 8,00 14 1 13,67 61 7 58,67 427,043 1 6 8 231 1019
% 4,43

7 636 EYMEN TÜRKERİ 5B 12 3 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 13 2 12,33 12 3 11,00 60 15 54,99 423,229 3 7 9 254 1137
% 4,94

8 563 TAHA EFE GÖR 5A 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 6 5,00 12 3 11,00 60 13 55,67 405,029 2 8 12 410 1782
% 7,74

9 0 ELA ZEYNEP DİNÇ 5C 12 3 11,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 11 4 9,67 9 6 7,00 60 15 55,01 402,328 4 9 14 440 1886
% 8,19

10 804 CANSU KA ATAŞ 5C 15 0 15,00 9 1 8,67 9 0 9,00 8 2 7,33 7 7 4,67 10 5 8,33 58 15 53,00 399,444 5 10 15 470 2009
% 8,73

11 1299 ASYA SELÇUK 5M 14 1 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 0 9,00 6 7 3,67 11 4 9,67 59 13 54,68 399,273 1 11 16 471 2012
% 8,74

12 67 YUSUF KUDAY KILINÇ 5C 12 2 11,33 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 6 6 4,00 13 2 12,33 58 13 53,66 399,234 6 12 17 473 2015
% 8,75

13 404 AYŞE BERRA KOŞAN 5A 12 1 11,67 10 0 10,00 10 0 10,00 6 0 6,00 7 4 5,67 11 3 10,00 56 8 53,34 397,856 3 13 19 485 2073
% 9,01

14 1286 BERKE ÇİLEK 5M 11 3 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 2 6,33 13 1 12,67 54 13 49,66 394,185 2 14 20 522 2235
% 9,71

15 843 YAĞMUR ŞİŞMAN 5C 12 3 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 8 4,33 12 3 11,00 58 17 52,34 391,323 7 15 22 558 2366
% 10

16 711 ÖMER FARUK KARABULUT5B 10 5 8,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 4 7,67 11 4 9,67 58 15 53,00 389,775 4 16 23 572 2431
% 11

17 568 YUSUF FETTAH KUMRU5C 12 3 11,00 10 0 10,00 7 3 6,00 6 4 4,67 7 8 4,33 13 2 12,33 55 20 48,33 387,054 8 17 25 611 2577
% 11

18 795 HATİCE BAHAR 5L 12 2 11,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 5 6 3,00 12 3 11,00 56 14 51,33 386,390 1 18 26 623 2605
% 11

19 1336 ÖMER FARUK ALTUĞ 5C 12 3 11,00 9 1 8,67 9 0 9,00 8 1 7,67 8 6 6,00 10 5 8,33 56 16 50,67 385,272 9 19 27 636 2656
% 12

20 800 MUSTAFA ANT 5B 12 3 11,00 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 7 5,67 10 5 8,33 56 19 49,66 381,646 5 20 29 690 2840
% 12

21 285 KAAN DÜZGÜNOĞLU 5A 12 3 11,00 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 10 5 8,33 54 16 48,66 380,117 4 21 30 704 2924
% 13

22 79 LAMAR  * ABDALLAH 5E 11 4 9,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 8 6 6,00 10 5 8,33 55 19 48,66 376,913 1 22 31 744 3092
% 13

23 561 BUĞ EM G NDÜZ 5A 10 3 9,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 0 9,00 14 0 14,00 52 4 50,67 376,527 5 23 32 753 3114
% 14

24 539 YİĞİTHAN BOZKUŞ 5A 11 4 9,67 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 6 8 3,33 12 3 11,00 55 19 48,67 376,346 6 24 33 758 3128
% 14

25 1955 YUSUF EFE AYEBE 5P 12 2 11,33 9 1 8,67 9 1 8,67 5 5 3,33 7 2 6,33 9 5 7,33 51 16 45,66 374,626 1 25 35 787 3240
% 14

26 465 ECRİN CEYHAN 5M 11 3 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 7 8 4,33 11 4 9,67 54 20 47,34 373,799 3 26 37 801 3291
% 14

27 550 EZGİ MELDA AYAĞ 5L 10 5 8,33 10 0 10,00 10 0 10,00 4 6 2,00 8 4 6,67 10 3 9,00 52 18 46,00 372,086 2 27 38 821 3391
% 15

28 627 BUĞRA İSLAM ÇELİKKAYA5A 9 5 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 7 4,67 11 4 9,67 55 18 49,01 368,822 7 28 39 875 3572
% 16

29 1308 ESLEMZEHR  ÜNAL 5C 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 3 5,00 6 9 3,00 10 5 8,33 52 22 44,66 367,796 10 29 41 887 3629
% 16

30 741 HÜMEYRA SALTAŞ 5İ 14 1 13,67 8 2 7,33 7 3 6,00 3 7 0,67 6 9 3,00 11 4 9,67 49 26 40,34 367,416 1 30 42 891 3657
% 16

31 745 BERİL ARSLAN 5A 14 1 13,67 6 4 4,67 7 2 6,33 4 4 2,67 5 4 3,67 10 3 9,00 46 18 40,01 366,532 8 31 44 905 3707
% 16

32 803 MELİS KOÇHAN 5A 12 2 11,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 1 7,67 2 0 2,00 9 5 7,33 51 8 48,33 365,596 9 32 45 923 3763
% 16

33 1334 AYŞEGÜL ALKIŞ 5B 12 3 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 4 11 0,33 12 3 11,00 53 22 45,66 364,490 6 33 46 937 3842
% 17
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Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580
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34 857 MİNA TOPTAMU R 5C 11 4 9,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 6 4,00 9 6 7,00 54 18 48,00 363,495 11 34 47 956 3910
% 17

35 328 BERAT DOĞAN 5A 12 1 11,67 8 1 7,67 9 0 9,00 3 1 2,67 5 4 3,67 9 3 8,00 46 10 42,68 363,033 10 35 48 967 3937
% 17

36 753 ZEHRA GÜNEŞ 5İ 11 4 9,67 7 3 6,00 10 0 10,00 3 5 1,33 5 5 3,33 12 3 11,00 48 20 41,33 362,256 2 36 50 984 3990
% 17

37 360 ASLI ELMALI 5A 14 1 13,67 5 5 3,33 9 1 8,67 6 4 4,67 6 8 3,33 9 6 7,00 49 25 40,67 360,925 11 37 52 1005 4077
% 18

38 64 YAĞMUR AÇIKYÜREK 5D 9 5 7,33 10 0 10,00 9 0 9,00 5 3 4,00 6 3 5,00 10 2 9,33 49 13 44,66 360,786 1 38 53 1007 4084
% 18

39 600 EYMEN BİNİCİ 5H 11 4 9,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 6 7 3,67 9 6 7,00 53 20 46,34 360,224 1 39 54 1015 4122
% 18

40 988 AKİF * YÜZ 5G 11 3 10,00 8 0 8,00 9 1 8,67 8 2 7,33 5 2 4,33 8 4 6,67 49 12 45,00 359,299 1 40 56 1033 4179
% 18

41 575 NİSANUR ONĞULU 5M 10 4 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 4 5 2,33 7 5 5,33 11 4 9,67 48 22 40,66 358,863 4 41 57 1045 4214
% 18

42 794 MİRAÇ YILDIZ 5İ 11 3 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 4 10 0,67 10 5 8,33 54 19 47,67 358,226 3 42 59 1064 4263
% 19

43 730 ECRİNNUR SARMA 5İ 8 6 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 6 6 4,00 12 3 11,00 50 21 43,01 354,447 4 43 62 1121 4508
% 20

44 310 DEMİRHAN  SÖNMEZ 5A 13 1 12,67 7 2 6,33 7 2 6,33 7 2 6,33 6 8 3,33 8 7 5,67 48 22 40,66 352,356 12 44 65 1169 4657
% 20

45 1077 TARIK ÖMER KILAVUZ 5İ 11 1 10,67 10 0 10,00 9 0 9,00 6 4 4,67 4 7 1,67 9 5 7,33 49 17 43,34 352,028 5 45 66 1174 4689
% 20

46 1673 GÜLCAN FENDİ 5P 12 3 11,00 6 4 4,67 9 1 8,67 7 0 7,00 4 7 1,67 10 5 8,33 48 20 41,34 351,517 2 46 67 1184 4724
% 21

47 540 NİSA İREMSU GÖZÜKIZIL5B 8 6 6,00 7 3 6,00 8 1 7,67 9 1 8,67 7 4 5,67 10 4 8,67 49 19 42,68 350,858 7 47 68 1196 4768
% 21

48 118 SUDENUR ÇOLAK 5E 11 4 9,67 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 7 8 4,33 9 6 7,00 48 27 39,00 347,386 2 48 70 1264 5038
% 22

49 1060 FURKAN AYKIN 5İ 11 4 9,67 10 0 10,00 10 0 10,00 6 4 4,67 4 11 0,33 10 5 8,33 51 24 43,00 346,984 6 49 71 1275 5076
% 22

50 333 ÖMER HATAP YENİ 5A 11 4 9,67 5 5 3,33 9 1 8,67 4 6 2,00 6 9 3,00 11 4 9,67 46 29 36,34 345,984 13 50 72 1305 5166
% 22

51 238 GİZEM AK 5K 12 3 11,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 6 9 3,00 8 7 5,67 49 26 40,34 345,675 1 51 73 1313 5193
% 23

52 703 BERAT MARAZ 5H 9 6 7,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 6 2,00 10 5 8,33 9 6 7,00 46 29 36,33 345,291 2 52 74 1324 5227
% 23

53 413 RANA SU ZAFER 5B 11 4 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 6 9 3,00 9 6 7,00 49 26 40,33 344,902 8 53 76 1336 5260
% 23

54 569 IRMAK AMİNE TOKTAŞ 5B 13 2 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 4 11 0,33 8 7 5,67 50 25 41,66 344,670 9 54 77 1346 5291
% 23

55 0 AHMET CİMŞİT 5A 11 4 9,67 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 4 11 0,33 10 5 8,33 50 25 41,67 344,184 14 55 78 1352 5327
% 23

56 0 YUNUSEREN ÇEVRÜK 5B 10 5 8,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 3 11 -0,67 11 4 9,67 51 23 43,33 343,518 10 56 80 1370 5382
% 23

57 1606 EYLÜL NAS GÖKMEN 5P 11 4 9,67 9 0 9,00 9 0 9,00 2 4 0,67 7 7 4,67 7 5 5,33 45 20 38,34 342,509 3 57 81 1387 5458
% 24

58 1841 SALİH CENGİZZ 5N 12 3 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 3 7 0,67 4 11 0,33 10 5 8,33 47 28 37,67 340,688 1 58 83 1425 5625
% 24

59 149 MUHAMMETSAHİN YİĞİT5R 11 4 9,67 7 2 6,33 9 1 8,67 7 1 6,67 2 6 0,00 10 4 8,67 46 18 40,01 339,841 1 59 85 1441 5692
% 25

60 765 ARZU İYİSAN 5C 12 2 11,33 9 1 8,67 9 0 9,00 7 2 6,33 4 10 0,67 7 6 5,00 48 21 41,00 338,528 12 60 86 1470 5790
% 25

61 485 MEHMET ONAY ÖZAYDIN5A 14 0 14,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 6 4,00 3 10 -0,33 47 22 39,66 338,388 15 61 87 1478 5806
% 25

62 376 AHMET     ARSLAN 5F 9 6 7,00 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 7 8 4,33 9 6 7,00 48 27 39,00 337,678 1 62 88 1503 5870
% 26

63 228 ELİFNUR KILIÇ 5K 10 4 8,67 7 3 6,00 7 2 6,33 5 4 3,67 7 5 5,33 8 6 6,00 44 24 36,00 337,088 2 63 89 1517 5918
% 26

64 1006 CASIM BERAT AKÜN 5K 8 6 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 3 6 1,00 6 4 4,67 9 6 7,00 46 22 38,67 336,191 3 64 90 1537 5992
% 26

65 714 ELİF SELAM 5H 11 3 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 2 6 0,00 3 10 -0,33 10 2 9,33 44 23 36,33 335,956 3 65 91 1545 6014
% 26

66 774 ECRİN KAYIK 5M 11 4 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 7 8 4,33 7 8 4,33 47 28 37,66 335,624 5 66 92 1551 6039
% 26
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67 678 FARUK DOROĞLU 5M 8 4 6,67 7 2 6,33 10 0 10,00 7 3 6,00 5 9 2,00 10 5 8,33 47 23 39,33 334,300 6 67 94 1586 6158
% 27

68 1341 YİĞİT ENSAR ÇEVRÜK 5B 11 4 9,67 6 4 4,67 5 5 3,33 8 2 7,33 4 11 0,33 11 3 10,00 45 29 35,33 333,553 11 68 96 1606 6223
% 27

69 0 HAMZA * DIN 5C 10 3 9,00 9 0 9,00 8 1 7,67 7 2 6,33 2 8 -0,67 10 5 8,33 46 19 39,66 333,424 13 69 97 1609 6233
% 27

70 584 EMİNE GÜNGÖR 5C 11 4 9,67 9 1 8,67 9 1 8,67 5 5 3,33 3 5 1,33 8 5 6,33 45 21 38,00 333,391 14 70 98 1612 6236
% 27

71 263 MERVE KUL 5C 12 3 11,00 9 1 8,67 8 2 7,33 7 0 7,00 0 8 -2,67 9 3 8,00 45 17 39,33 331,695 15 71 102 1644 6384
% 28

72 507 YASİN ÖZ 5İ 7 8 4,33 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 7 8 4,33 9 6 7,00 49 26 40,33 329,990 7 72 103 1692 6545
% 28

73 303 ZEYNEP SUDE YOSMA 5F 11 4 9,67 10 0 10,00 9 1 8,67 6 4 4,67 3 8 0,33 7 4 5,67 46 21 39,01 329,882 2 73 104 1698 6553
% 28

74 191 ZEHRA VARLI 5K 8 7 5,67 10 0 10,00 10 0 10,00 6 2 5,33 4 9 1,00 10 5 8,33 48 23 40,33 329,864 4 74 105 1699 6556
% 28

75 372 BÜŞRA ÖZTÜRK 5H 7 6 5,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 6 3 5,00 9 6 7,00 44 23 36,33 327,474 4 75 109 1762 6758
% 29

76 650 ELİSA ELMALI 5C 10 4 8,67 8 1 7,67 6 3 5,00 5 4 3,67 5 8 2,33 9 6 7,00 43 26 34,34 326,482 16 76 111 1792 6844
% 30

77 1131 NİSANUR YAMAK 5İ 9 5 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 5 7,33 44 14 39,33 326,243 8 77 112 1800 6868
% 30

78 492 BULUT ŞEKER 5C 12 3 11,00 5 5 3,33 6 3 5,00 5 5 3,33 6 9 3,00 8 7 5,67 42 32 31,33 326,195 17 78 113 1802 6872
% 30

79 410 ÇINAR NARİN 5F 11 3 10,00 8 1 7,67 9 1 8,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 9 6 7,00 44 24 36,00 325,851 3 79 114 1807 6898
% 30

80 106 ÇAĞAN GÖREN 5E 10 5 8,33 5 5 3,33 9 1 8,67 7 3 6,00 6 9 3,00 8 7 5,67 45 30 35,00 325,427 3 80 115 1818 6932
% 30

81 104 EYLÜL BALIK 5D 11 4 9,67 8 1 7,67 8 0 8,00 3 4 1,67 2 0 2,00 7 5 5,33 39 14 34,34 324,885 2 81 116 1832 6982
% 30

82 989 EMİNE DURSUN 5G 11 3 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 5 7 2,67 4 7 1,67 45 22 37,67 323,278 2 82 117 1877 7137
% 31

83 464 TALHA AYDIN 5C 10 5 8,33 8 2 7,33 7 2 6,33 7 3 6,00 4 10 0,67 9 6 7,00 45 28 35,66 322,640 18 83 118 1895 7194
% 31

84 556 DURU ÇETİNKAYA 5C 11 1 10,67 6 2 5,33 6 3 5,00 3 6 1,00 4 8 1,33 8 3 7,00 38 23 30,33 322,114 19 84 119 1911 7245
% 31

85 715 AYŞE AYDIN 5İ 10 5 8,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 1 7,67 5 10 1,67 7 5 5,33 45 26 36,33 322,100 9 85 120 1913 7247
% 31

86 266 MER E OCAK 5C 12 3 11,00 6 4 4,67 7 2 6,33 8 2 7,33 2 5 0,33 7 6 5,00 42 22 34,66 322,011 20 86 121 1914 7255
% 32

87 1613 EYÜP KUMEK 5K 9 5 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 3 3 2,00 3 4 1,67 8 5 6,33 41 19 34,66 320,225 5 87 125 1958 7420
% 32

88 502 AHM*T  KIZILYAR 5A 12 3 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 5 10 1,67 4 9 1,00 46 27 37,01 319,782 16 88 126 1962 7449
% 32

89 786 RUMEYSA SALTAŞ 5İ 9 5 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 6 9 3,00 9 6 7,00 42 32 31,33 319,125 10 89 127 1990 7533
% 33

90 33 ÖMER ASAF MERCAN 5N 10 5 8,33 10 0 10,00 10 0 10,00 6 4 4,67 3 12 -1,00 8 7 5,67 47 28 37,67 318,594 2 90 128 2007 7578
% 33

91 0 KEREM SARI 5E 8 5 6,33 8 1 7,67 9 1 8,67 10 0 10,00 2 6 0,00 8 5 6,33 45 18 39,00 318,516 4 91 129 2010 7586
% 33

92 549 ZEYNEP ASYA TOKGÖZ5B 10 5 8,33 7 3 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 3 12 -1,00 9 6 7,00 45 30 35,00 317,145 12 92 132 2038 7694
% 33

93 1057 MUHAMMED ALİ AZAR 5İ 10 5 8,33 6 4 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 4 11 0,33 9 6 7,00 43 32 32,33 315,769 11 93 133 2086 7841
% 34

94 889 İLKER ALTINYUVA 5L 12 3 11,00 10 0 10,00 9 1 8,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 6 9 3,00 45 30 35,00 313,600 3 94 137 2152 8058
% 35

95 44 DENİZ ÇİĞDEM 5D 11 3 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 3 12 -1,00 7 8 4,33 44 30 34,00 311,998 3 95 140 2202 8213
% 36

96 544 ERVA AKTAŞ 5F 10 5 8,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 8 7 5,67 43 27 34,00 311,585 4 96 141 2213 8260
% 36

97 484 MUHAMMET ÜZEYİR DOĞAN5C 7 4 5,67 4 5 2,33 7 2 6,33 8 1 7,67 5 5 3,33 8 5 6,33 39 22 31,66 311,520 21 97 142 2215 8264
% 36

98 216 AHMET DİNCER 5B 7 8 4,33 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 4 10 0,67 12 3 11,00 41 33 30,00 310,701 13 98 146 2237 8345
% 36

99 594 EFE ÇILDIR 5R 7 4 5,67 8 1 7,67 10 0 10,00 2 2 1,33 4 6 2,00 7 3 6,00 38 16 32,67 310,553 2 99 148 2242 8358
% 36
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100 545 HEDİYE AYAĞ 5H 10 3 9,00 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 6 9 3,00 7 8 4,33 40 33 29,00 310,518 5 100 149 2245 8365
% 36

101 336 BUĞLEM MİN  ÇE İN 5G 10 4 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 5 10 1,67 6 9 3,00 43 31 32,67 309,512 3 101 151 2278 8461
% 37

102 571 ESMA ZEYN*P ŞEN 5B 11 4 9,67 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 2 12 -2,00 8 6 6,00 42 31 31,68 307,882 14 102 152 2321 8612
% 37

103 769 GÖZDENUR AKSU 5B 8 6 6,00 9 1 8,67 8 0 8,00 6 3 5,00 5 6 3,00 5 6 3,00 41 22 33,67 306,403 15 103 154 2359 8759
% 38

104 127 ALİCAN U*N 5E 10 3 9,00 9 1 8,67 8 2 7,33 4 4 2,67 3 7 0,67 6 8 3,33 40 25 31,67 306,037 5 104 155 2367 8793
% 38

105 520 ZEYNEP SOLAK 5İ 7 7 4,67 6 4 4,67 10 0 10,00 6 3 5,00 5 5 3,33 7 7 4,67 41 26 32,34 305,959 12 105 156 2372 8808
% 38

106 65 YAĞMUR ALIŞ 5D 10 5 8,33 6 4 4,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 7 8 4,33 6 9 3,00 39 36 26,99 305,589 4 106 157 2383 8838
% 38

107 120 EYÜP DURĞUN 5E 5 7 2,67 6 3 5,00 8 2 7,33 7 2 6,33 5 3 4,00 8 5 6,33 39 22 31,66 304,084 6 107 161 2434 8996
% 39

108 201 ZEHRANUR RENÇBER 5İ 7 6 5,00 7 2 6,33 7 3 6,00 3 2 2,33 5 6 3,00 8 5 6,33 37 24 28,99 303,507 13 108 162 2449 9055
% 39

109 819 ZEYNEP ADIYEKE 5B 10 5 8,33 9 1 8,67 9 1 8,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 6 9 3,00 41 34 29,67 302,861 16 109 163 2467 9125
% 40

110 580 *E*İ*A 5H 9 6 7,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 5 8 2,33 7 7 4,67 39 33 28,00 301,287 6 110 165 2517 9276
% 40

111 482 ADEM KURT 5M 8 2 7,33 6 4 4,67 4 5 2,33 2 6 0,00 4 5 2,33 9 5 7,33 33 27 23,99 301,210 7 111 167 2521 9288
% 40

112 91 BEREN AYBEYAZ 5K 8 7 5,67 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 5 10 1,67 8 7 5,67 41 34 29,67 300,934 6 112 168 2528 9314
% 40

113 1779 ENES GÜLER 5R 11 4 9,67 9 1 8,67 5 5 3,33 4 3 3,00 4 9 1,00 6 9 3,00 39 31 28,67 300,787 3 113 169 2534 9326
% 41

114 514 KIVANÇ MAHMUT GÜNEY5G 12 3 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 5 3 4,00 2 12 -2,00 6 9 3,00 41 31 30,66 300,697 4 114 170 2538 9337
% 41

115 597 ECEM SU DEMİRTÜRK 5B 9 6 7,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 9 3,00 7 8 4,33 39 36 26,99 298,892 17 115 171 2590 9521
% 41

116 526 ABDULSAMET SALTAŞ 5L 13 1 12,67 7 3 6,00 9 1 8,67 1 4 -0,33 0 4 -1,33 4 7 1,67 34 20 27,35 298,628 4 116 172 2598 9549
% 41

117 480 ZEHRA IŞIK 5G 6 7 3,67 6 2 5,33 8 1 7,67 8 2 7,33 4 9 1,00 8 4 6,67 40 25 31,67 298,599 5 117 173 2599 9551
% 41

118 1202 ERVANUR TOZUN 5B 10 5 8,33 9 1 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 2 12 -2,00 8 7 5,67 41 33 30,00 298,280 18 118 175 2615 9583
% 42

119 1677 HATİCESU KÜÇÜKKALE5A 9 5 7,33 7 2 6,33 8 2 7,33 4 5 2,33 5 8 2,33 4 4 2,67 37 26 28,32 296,827 17 119 178 2656 9743
% 42

120 2141 MEHMET ALKAN 5K 9 5 7,33 5 3 4,00 4 6 2,00 5 3 4,00 7 5 5,33 5 8 2,33 35 30 24,99 296,684 7 120 179 2665 9761
% 42

121 7 SÜMEYYE KILINÇDOĞAN5D 10 4 8,67 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 5 10 1,67 7 8 4,33 37 37 24,67 296,583 5 121 180 2669 9772
% 42

122 1247 RUDE TOK AŞ 5L 7 8 4,33 10 0 10,00 6 4 4,67 5 5 3,33 4 7 1,67 8 7 5,67 40 31 29,67 295,610 5 122 181 2691 9865
% 43

123 471 CELAL PEKER 5K 8 6 6,00 6 2 5,33 5 5 3,33 3 4 1,67 5 10 1,67 9 6 7,00 36 33 25,00 295,541 8 123 182 2695 9875
% 43

124 68 BERAT ALKIŞ 5D 8 6 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 0 8 -2,67 4 8 1,33 8 7 5,67 37 32 26,33 295,144 6 124 183 2708 9919
% 43

125 112 GİZEMNUR CAYLI 5E 11 4 9,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 43 32 32,33 294,794 7 125 184 2718 9957
% 43

126 245 RABİA KUŞ EY 5M 9 6 7,00 7 3 6,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 10 1,67 9 6 7,00 36 39 23,00 294,789 8 126 185 2719 9958
% 43

127 402 İLKNURBBAŞ 5G 10 3 9,00 8 0 8,00 8 1 7,67 4 3 3,00 3 10 -0,33 5 9 2,00 38 26 29,34 293,748 6 127 188 2752 10063
% 44

128 1458 E M İ R  M I H 5C 6 7 3,67 8 2 7,33 7 2 6,33 4 3 3,00 5 8 2,33 7 4 5,67 37 26 28,33 293,296 22 128 191 2762 10104
% 44

129 233 MUHAMMED TOPU 5F 7 7 4,67 5 4 3,67 8 2 7,33 6 2 5,33 6 8 3,33 6 7 3,67 38 30 28,00 292,881 5 129 193 2772 10147
% 44

130 601 AYŞEGÜL AYDIN 5H 10 5 8,33 8 2 7,33 8 2 7,33 3 7 0,67 5 10 1,67 5 10 1,67 39 36 27,00 292,450 7 130 194 2789 10194
% 44

131 0 EMİRS*REK 5L 10 5 8,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 4 11 0,33 5 10 1,67 41 34 29,66 292,245 6 131 195 2795 10213
% 44

132 51 ZEYNEP NAZ KARMIŞ 5D 9 6 7,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 5 10 1,67 4 11 0,33 42 33 31,00 292,195 7 132 196 2796 10218
% 44
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 411 553 6445 23016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580

Okul Ortalaması 7 7 4,77 6 4 4,56 6 4 4,46 4 5 2,22 4 9 1,06 6 8 2,79 32 38 19,86 265,720

KATILIMLAR

133 188 EMİN MUSLU 5H 7 7 4,67 5 4 3,67 10 0 10,00 5 4 3,67 4 9 1,00 7 6 5,00 38 30 28,01 290,519 8 133 197 2860 10414
% 45

134 725 AYDIN ARAS YILMAZ 5K 7 7 4,67 7 2 6,33 9 1 8,67 4 3 3,00 4 3 3,00 4 4 2,67 35 20 28,34 290,231 9 134 198 2872 10444
% 45

135 1106 MİNANUR YAMAN 5K 8 7 5,67 9 1 8,67 6 4 4,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 9 6 7,00 39 36 27,01 290,217 10 135 199 2873 10445
% 45

136 1601 ESMA TÜRKAN 5P 10 3 9,00 7 2 6,33 4 1 3,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 31 26 22,33 290,185 4 136 200 2875 10448
% 45

137 1270 ÇINAR ULUĞ 5L 12 3 11,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 5 10 1,67 4 10 0,67 36 38 23,35 289,884 7 137 202 2893 10493
% 46

138 811 FATMANİSA DİNÇER 5B 8 7 5,67 4 6 2,00 5 5 3,33 7 3 6,00 5 9 2,00 8 7 5,67 37 37 24,67 289,806 19 138 203 2897 10500
% 46

139 632 İNCİ NUR KAYIK 5B 10 5 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 3 7 0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 39 36 27,00 288,299 20 139 206 2950 10664
% 46

140 438 CENGİZHAN GÖKTAŞ 5A 4 11 0,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 7 5,67 4 11 0,33 44 31 33,67 287,488 18 140 207 2975 10740
% 47

141 970 BERATCAN KARABBIÇAK5K 8 7 5,67 7 2 6,33 7 3 6,00 3 7 0,67 7 8 4,33 5 10 1,67 37 37 24,67 286,830 11 141 208 3001 10816
% 47

142 56 MİHR MAH HAYDAN 5D 8 7 5,67 7 3 6,00 5 5 3,33 3 7 0,67 7 8 4,33 6 9 3,00 36 39 23,00 286,681 8 142 209 3005 10831
% 47

143 269 ELİFGÜL KAMBAL 5C 8 7 5,67 4 6 2,00 8 2 7,33 5 5 3,33 5 10 1,67 7 8 4,33 37 38 24,33 285,584 23 143 212 3034 10958
% 48

144 961 IRMAK PEKDEMİR 5M 10 4 8,67 5 4 3,67 6 4 4,67 6 3 5,00 5 7 2,67 32 22 24,68 285,120 9 144 213 3052 11014
% 48

145 93 HÜSEYİN KARAKOÇ 5D 11 1 10,67 6 4 4,67 5 2 4,33 3 3 2,00 6 7 3,67 2 13 -2,33 33 30 23,01 284,900 9 145 215 3062 11044
% 48

146 501 YİĞİT EMRE GEDİK 5İ 10 5 8,33 7 3 6,00 5 4 3,67 3 3 2,00 4 1 3,67 29 16 23,67 284,861 14 146 216 3063 11045
% 48

147 1632 TUANA GÜNAY 5A 10 4 8,67 8 1 7,67 8 1 7,67 5 3 4,00 31 9 28,01 284,487 19 147 217 3078 11090
% 48

148 674 KEMALLK* A 5A 8 6 6,00 7 3 6,00 7 2 6,33 4 6 2,00 5 10 1,67 6 9 3,00 37 36 25,00 283,924 20 148 218 3098 11144
% 48

149 207 İSMAİL *P AĞUT 5M 9 5 7,33 7 2 6,33 7 3 6,00 0 9 -3,00 2 12 -2,00 9 6 7,00 34 37 21,66 282,773 10 149 221 3125 11265
% 49

150 605 ZÜMRA NAZ EKİZ 5H 8 5 6,33 4 3 3,00 5 1 4,67 6 1 5,67 6 9 3,00 5 10 1,67 34 29 24,34 282,653 9 150 222 3128 11275
% 49

151 487 ABDÜLKADİR ULAŞ 5H 6 8 3,33 8 2 7,33 9 1 8,67 4 5 2,33 5 8 2,33 6 9 3,00 38 33 26,99 281,893 10 151 223 3147 11361
% 49

152 442 ELİF BEREN SÜNDÜK 5G 7 6 5,00 2 7 -0,33 5 2 4,33 3 4 1,67 7 6 5,00 6 7 3,67 30 32 19,34 281,082 7 152 224 3171 11447
% 50

153 542 YUSUF EMİR ÇAIIK 5F 7 8 4,33 8 2 7,33 4 6 2,00 5 4 3,67 5 8 2,33 7 8 4,33 36 36 23,99 280,877 6 153 226 3178 11465
% 50

154 778 MEHMET ALİ ARSLAN 5K 8 7 5,67 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 7 8 4,33 6 9 3,00 34 41 20,34 280,681 12 154 227 3184 11481
% 50

155 153 MİRAÇ FİDANCI 5H 7 8 4,33 7 3 6,00 5 5 3,33 3 7 0,67 7 8 4,33 6 9 3,00 35 40 21,66 279,357 11 155 229 3227 11617
% 50

156 1235 ZERJİN SUMELİ 5K 7 8 4,33 7 3 6,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 6 9 3,00 6 9 3,00 36 39 22,99 279,253 13 156 230 3230 11633
% 51

157 713 ZEYNEP ŞAHİN 5İ 8 4 6,67 5 4 3,67 9 1 8,67 8 1 7,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 38 32 27,35 277,801 15 157 233 3273 11773
% 51

158 888 ÖMERR*SAF ANAL* 5P 9 6 7,00 7 3 6,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 4 11 0,33 7 8 4,33 34 41 20,33 277,583 5 158 234 3280 11800
% 51

159 196 YUSUF KAYA 5İ 8 7 5,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 4 11 0,33 5 10 1,67 38 37 25,66 275,717 16 159 240 3340 12001
% 52

160 189 YA*MR  SE İ Ç 5E 7 7 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 6 8 3,33 6 8 3,33 33 39 20,00 275,153 8 160 241 3354 12054
% 52

161 0 NUR KEVSER TOYGAR 5H 10 5 8,33 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 7 8 4,33 33 42 18,99 274,683 12 161 242 3372 12124
% 53

162 973 BERRA KARAGÖZ 5F 7 8 4,33 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 5 9 2,00 5 10 1,67 37 37 24,67 273,629 7 162 243 3401 12222
% 53

163 439 ZÜLEYHA ÖZENSEL 5İ 10 5 8,33 5 5 3,33 6 3 5,00 5 4 3,67 3 9 0,00 4 8 1,33 33 34 21,66 273,471 17 163 245 3406 12241
% 53

164 524 SEBİHA NUR BALLAN 5G 8 3 7,00 7 1 6,67 6 2 5,33 2 3 1,00 3 5 1,33 3 7 0,67 29 21 22,00 272,556 8 164 248 3432 12341
% 54

165 0 ADEM KAYA 5B 3 12 -1,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 8 4,33 10 5 8,33 33 42 18,99 270,805 21 165 249 3476 12530
% 54
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 411 553 6445 23016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580

Okul Ortalaması 7 7 4,77 6 4 4,56 6 4 4,46 4 5 2,22 4 9 1,06 6 8 2,79 32 38 19,86 265,720

KATILIMLAR

166 161 ARİFBUĞRA UYSAL 5D 9 5 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 6 9 3,00 1 14 -3,67 37 37 24,66 270,737 10 166 250 3477 12535
% 54

167 771 KAAN ALİ KESKİN 5B 8 7 5,67 10 0 10,00 6 4 4,67 8 2 7,33 5 9 2,00 2 13 -2,33 39 35 27,34 270,640 22 167 251 3481 12553
% 55

168 1857 SERDAR TEMURTAŞ 5E 8 7 5,67 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 39 36 27,00 270,495 9 168 253 3491 12575
% 55

169 362 ŞEYDANUR PAMAY 5H 7 6 5,00 6 3 5,00 9 1 8,67 3 4 1,67 2 9 -1,00 6 7 3,67 33 30 23,01 270,442 13 169 254 3492 12582
% 55

170 208 ALİ EFE AKYILDIZ 5N 7 8 4,33 8 2 7,33 6 3 5,00 7 3 6,00 3 4 1,67 4 10 0,67 35 30 25,00 269,824 3 170 256 3511 12656
% 55

171 614 BURAK TARHAN 5İ 6 8 3,33 7 2 6,33 7 3 6,00 4 6 2,00 5 10 1,67 6 9 3,00 35 38 22,33 269,176 18 171 258 3544 12743
% 55

172 481 MEVLÜT KEREM ÇALIM5M 10 5 8,33 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 34 41 20,34 268,661 11 172 260 3566 12806
% 56

173 103 ECRİN DAMLA DAKAK 5L 6 8 3,33 7 2 6,33 8 1 7,67 4 4 2,67 4 11 0,33 6 9 3,00 35 35 23,33 267,281 8 173 264 3625 12978
% 56

174 892 ES *NUR ARGUN 5P 8 5 6,33 8 2 7,33 1 2 0,33 1 0 1,00 4 1 3,67 22 10 18,66 266,770 6 174 265 3641 13041
% 57

175 547 RAVZANUR ARAL 5H 9 6 7,00 8 2 7,33 8 2 7,33 4 6 2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 36 39 22,99 266,599 14 175 266 3645 13059
% 57

176 1766 MUHAMMED EMİR ULUSAL5L 9 5 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 4 6 2,00 4 11 0,33 2 12 -2,00 36 37 23,66 266,417 9 176 267 3651 13082
% 57

177 0 ÖMER TAHA AÇIKYÜREK5L 10 5 8,33 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 2 13 -2,33 7 8 4,33 32 43 17,66 266,198 10 177 268 3655 13106
% 57

178 848 ECRİ  KAYA 5 8 7 5,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 5 10 1,67 6 9 3,00 32 43 17,67 266,093 1 178 270 3659 13116
% 57

179 222 ENSARRİNANÇ İS AN 5F 11 4 9,67 4 5 2,33 6 2 5,33 21 11 17,33 265,560 8 179 271 3679 13169
% 57

180 506 TAHA YAVUZ BAĞIŞLAR5İ 6 9 3,00 7 3 6,00 5 5 3,33 6 4 4,67 5 10 1,67 6 9 3,00 35 40 21,67 265,325 19 180 272 3686 13195
% 57

181 318 ALİEYMEN YÜK *L 5B 7 8 4,33 8 2 7,33 5 5 3,33 3 7 0,67 5 8 2,33 5 10 1,67 33 40 19,66 264,460 23 181 274 3709 13293
% 58

182 29 NAZ FE KESK İN 5D 6 8 3,33 5 4 3,67 10 0 10,00 4 6 2,00 4 8 1,33 5 10 1,67 34 36 22,00 264,434 11 182 275 3710 13294
% 58

183 1590 MEHMET AKİF OK 5R 6 9 3,00 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 6 9 3,00 6 9 3,00 33 42 18,99 264,349 4 183 276 3716 13304
% 58

184 241 HAYRUNNİSAY ILDIZ  8 6 6,00 5 4 3,67 8 2 7,33 1 5 -0,67 4 6 2,00 3 8 0,33 29 31 18,66 264,233 1 184 277 3722 13326
% 58

185 987 RÜZGAR FIRAT 5L 9 6 7,00 5 5 3,33 7 3 6,00 2 5 0,33 4 11 0,33 4 8 1,33 31 38 18,32 263,989 11 185 278 3728 13348
% 58

186 342 BERATETE 5M 7 5 5,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 2 7 -0,33 5 8 2,33 7 8 4,33 28 41 14,33 263,550 12 186 280 3740 13395
% 58

187 541 MENESSA DUMAN 5İ 9 6 7,00 7 3 6,00 4 6 2,00 3 6 1,00 6 9 3,00 3 12 -1,00 32 42 18,00 263,423 20 187 281 3743 13410
% 58

188 441 HÜMEYRA AKDEMİR 5B 9 6 7,00 7 3 6,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 32 43 17,66 263,235 24 188 282 3750 13434
% 58

189 924 AYŞE HÜMA YAĞMAHAN5M 9 3 8,00 5 3 4,00 8 2 7,33 3 6 1,00 2 10 -1,33 4 10 0,67 31 34 19,67 262,921 13 189 283 3756 13467
% 59

190 3 AVŞİNTUN ÇTAN 5D 10 4 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 1 14 -3,67 35 39 22,00 262,773 12 190 284 3761 13478
% 59

191 45 YUNUSEMRE ARSLAN 5R 6 9 3,00 4 6 2,00 5 5 3,33 5 4 3,67 7 8 4,33 5 10 1,67 32 42 18,00 262,397 5 191 286 3781 13523
% 59

192 0 ZEYNEP SU YALDIZ 5P 8 5 6,33 6 2 5,33 8 0 8,00 3 4 1,67 0 15 -5,00 7 6 5,00 32 32 21,33 262,324 7 192 287 3785 13533
% 59

193 0 ELİF SUNA 5D 6 9 3,00 4 6 2,00 8 2 7,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 8 6 6,00 31 38 18,33 262,007 13 193 288 3796 13575
% 59

194 47 BUSENAZ ÖZLÜ 5N 9 6 7,00 4 5 2,33 4 6 2,00 3 7 0,67 5 10 1,67 5 10 1,67 30 44 15,34 261,826 4 194 289 3804 13596
% 59

195 290 ENES YILDIRIM 5E 7 8 4,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 7 8 4,33 29 46 13,67 261,544 10 195 290 3810 13625
% 59

196 0 R* E*Y  SNAR * *  A 5N 11 4 9,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 30 45 15,01 261,472 5 196 291 3816 13638
% 59

197 1243 YAĞIZ POLAT 5L 8 6 6,00 5 3 4,00 5 3 4,00 4 3 3,00 2 9 -1,00 5 7 2,67 29 31 18,67 259,962 12 197 294 3875 13807
% 60

198 365 YAĞMUR DÜYME 5A 6 9 3,00 1 8 -1,67 7 3 6,00 4 6 2,00 5 10 1,67 7 7 4,67 30 43 15,67 259,233 21 198 295 3903 13899
% 60
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 411 553 6445 23016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580

Okul Ortalaması 7 7 4,77 6 4 4,56 6 4 4,46 4 5 2,22 4 9 1,06 6 8 2,79 32 38 19,86 265,720

KATILIMLAR

199 1754 MERYEM YETKİN 5R 6 4 4,67 3 3 2,00 5 4 3,67 1 2 0,33 3 4 1,67 5 6 3,00 23 23 15,34 258,625 6 199 296 3929 13972
% 61

200 996 MELİKE YAVRU 5A 6 9 3,00 9 1 8,67 7 3 6,00 4 5 2,33 3 12 -1,00 6 9 3,00 35 39 22,00 258,551 22 200 298 3935 13989
% 61

201 1646 FIRAT TOKTAŞ 5R 7 8 4,33 8 2 7,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 11 0,33 6 9 3,00 32 43 17,65 258,124 7 201 299 3952 14036
% 61

202 339 DİĞDEM BAKAN 5N 9 6 7,00 7 3 6,00 7 3 6,00 3 7 0,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 33 42 19,01 257,632 6 202 300 3969 14096
% 61

203 1726 MEHMET AKİF KAĞAR 5L 7 7 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 10 1,67 5 10 1,67 31 43 16,67 257,369 13 203 301 3974 14123
% 61

204 172 MUSTAFA AÇIKYÜREK 5İ 8 7 5,67 4 6 2,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 7 8 4,33 5 10 1,67 27 48 11,01 257,310 21 204 302 3977 14131
% 61

205 1301 ESER MİRAÇ ÇALIŞKAN5B 6 8 3,33 6 4 4,67 9 1 8,67 2 7 -0,33 3 11 -0,67 6 8 3,33 32 39 19,00 256,831 25 205 303 3993 14184
% 62

206 513 ALPEREN KAYGUSUZ 5İ 8 7 5,67 8 2 7,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 7 8 4,33 32 43 17,67 256,750 22 206 304 3999 14196
% 62

207 1163 TUSEM IŞ K 5K 5 5 3,33 6 2 5,33 4 3 3,00 2 6 0,00 6 4 4,67 3 9 0,00 26 29 16,33 256,546 14 207 305 4005 14216
% 62

208 0 AZAD AÇIKYÜREK 5N 7 6 5,00 5 5 3,33 4 3 3,00 2 3 1,00 4 5 2,33 4 9 1,00 26 31 15,66 256,081 7 208 306 4017 14275
% 62

209 1079 MUSTAFA DOMAN 5İ 10 5 8,33 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 31 44 16,32 255,923 23 209 307 4026 14298
% 62

210 199 MİDYA MUHAMED ALİ 5F 4 11 0,33 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 2 6 0,00 7 8 4,33 33 35 21,32 255,732 9 210 309 4036 14323
% 62

211 18 DAVUT ÇEBER 5G 7 3 6,00 4 4 2,67 3 3 2,00 0 1 -0,33 4 4 2,67 1 1 0,67 19 16 13,68 255,288 9 211 310 4048 14369
% 62

212 838 HİLAL YILMAZ 5R 9 6 7,00 8 2 7,33 3 7 0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 31 44 16,34 255,224 8 212 311 4050 14377
% 62

213 63 ERVANUR KARTAL 5D 5 8 2,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 7 6 5,00 6 9 3,00 27 44 12,33 254,094 14 213 314 4083 14512
% 63

214 615 BEYTULLAH  UYSAL 5K 8 7 5,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 7 8 4,33 29 46 13,66 253,635 15 214 315 4098 14559
% 63

215 675 FE Y* ABUŞAK 5P 7 7 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 2 6 0,00 5 9 2,00 4 10 0,67 29 41 15,34 252,817 8 215 316 4126 14656
% 64

216 387 FATMA ALKIŞ 5K 4 0 4,00 7 0 7,00 5 1 4,67 2 1 1,67 1 2 0,33 2 3 1,00 21 7 18,67 252,812 16 216 317 4127 14657
% 64

217 0 EFEYİĞT  ERSÖZ 5P 8 7 5,67 0 10 -3,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 4 11 0,33 6 9 3,00 28 47 12,33 252,648 9 217 318 4135 14684
% 64

218 992 MELEK NUR KIRMAÇ 5G 8 5 6,33 4 6 2,00 4 3 3,00 1 7 -1,33 4 10 0,67 5 9 2,00 26 40 12,67 252,418 10 218 319 4142 14708
% 64

219 371 ECRİN DEMİT AŞ 5H 8 7 5,67 6 4 4,67 6 3 5,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 31 43 16,68 252,273 15 219 320 4144 14726
% 64

220 1689 İBRAHİM METE TAŞTAN5B 8 6 6,00 7 2 6,33 5 4 3,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 30 42 15,99 252,077 26 220 321 4152 14748
% 64

221 462 İLAYDA ÇETİN 5M 6 8 3,33 7 2 6,33 6 4 4,67 3 6 1,00 3 9 0,00 5 8 2,33 30 37 17,66 251,640 14 221 322 4168 14802
% 64

222 138 YAMUR  BAY* İT 5L 5 10 1,67 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 11 0,33 8 7 5,67 30 45 15,00 251,518 14 222 323 4171 14817
% 64

223 599 ENES TAL * ÇAKIR 5L 5 10 1,67 7 3 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 7 8 4,33 33 42 19,00 251,283 15 223 324 4179 14851
% 65

224 1814 ÖMERFFARUK AKKUŞ 5C 7 8 4,33 8 2 7,33 8 2 7,33 1 9 -2,00 4 11 0,33 4 11 0,33 32 43 17,65 251,282 24 224 325 4180 14852
% 65

225 141 DAMLA YAR 5D 5 10 1,67 4 6 2,00 9 1 8,67 4 6 2,00 4 11 0,33 6 9 3,00 32 43 17,67 250,156 15 225 328 4226 14994
% 65

226 198 ECRİN HAYDAN 5M 8 7 5,67 4 5 2,33 5 5 3,33 0 10 -3,33 5 10 1,67 5 10 1,67 27 47 11,34 250,082 15 226 329 4232 15005
% 65

227 527 YAĞMUR YÜKSEK 5G 7 8 4,33 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 35 40 21,66 249,607 11 227 331 4250 15062
% 65

228 165 EGEMEN ÖZKURT 5M 9 6 7,00 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 30 45 15,00 248,859 16 228 332 4274 15155
% 66

229 1 ZEHRA YILDIZ 5D 6 9 3,00 4 4 2,67 5 4 3,67 3 5 1,33 5 7 2,67 3 6 1,00 26 35 14,34 247,722 16 229 334 4315 15301
% 66

230 20 YAĞIZ ÇAĞLAR 5D 9 5 7,33 9 0 9,00 8 1 7,67 1 7 -1,33 4 10 0,67 0 15 -5,00 31 38 18,34 247,319 17 230 335 4329 15355
% 67

231 1276 YUSUF GÜVENÇ 5L 6 9 3,00 8 2 7,33 5 5 3,33 3 7 0,67 6 9 3,00 3 12 -1,00 31 44 16,33 246,816 16 231 336 4336 15406
% 67
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 411 553 6445 23016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580

Okul Ortalaması 7 7 4,77 6 4 4,56 6 4 4,46 4 5 2,22 4 9 1,06 6 8 2,79 32 38 19,86 265,720

KATILIMLAR

232 1171 EYLÜL ATMIŞDÖRTOĞLU5E 6 9 3,00 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 32 43 17,67 246,452 11 232 337 4352 15445
% 67

233 329 BUĞLEM EYLÜL TEKE 5B 10 5 8,33 7 3 6,00 7 3 6,00 3 4 1,67 3 12 -1,00 1 14 -3,67 31 41 17,33 246,222 27 233 338 4360 15482
% 67

234 523 GÜL* NA  YIMAZ 5P 8 7 5,67 6 4 4,67 5 5 3,33 5 5 3,33 1 14 -3,67 6 9 3,00 31 44 16,33 245,975 10 234 339 4365 15506
% 67

235 518 MELİS ABARAMAK 5R 5 10 1,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 12 -1,00 9 6 7,00 28 47 12,33 245,965 9 235 340 4366 15508
% 67

236 30 ÇINAR İLHAN ARSLAN 5D 10 5 8,33 6 4 4,67 4 6 2,00 8 2 7,33 1 14 -3,67 3 12 -1,00 32 43 17,66 244,190 18 236 341 4421 15722
% 68

237 1697 İSMAİL SAĞIN 5L 10 5 8,33 6 4 4,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 11 0,33 2 13 -2,33 28 47 12,33 244,152 17 237 342 4424 15728
% 68

238 0 ESRA USLU 5C 7 8 4,33 5 5 3,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 9 1,00 5 10 1,67 27 46 11,66 243,815 25 238 343 4434 15771
% 69

239 708 HAMZA AKTUĞAN 5P 7 8 4,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 6 9 3,00 27 48 11,00 243,064 11 239 345 4456 15863
% 69

240 1913 MUHAMMEDOSMANAYD EİZ6H 5 10 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 8 7 5,67 27 48 11,00 242,978 1 240 346 4460 15875
% 69

241 958 ZEYNEDDİN ELZEYN 5E 5 10 1,67 3 7 0,67 5 5 3,33 7 3 6,00 7 8 4,33 3 12 -1,00 30 45 15,00 242,817 12 241 347 4465 15888
% 69

242 23 ÖMER TUĞRA KÖSE 5A 7 4 5,67 4 2 3,33 6 4 4,67 0 5 -1,67 2 3 1,00 2 8 -0,67 21 26 12,33 242,810 23 242 348 4467 15890
% 69

243 0 *                 N * 5E 7 7 4,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 6 8 3,33 27 46 11,67 242,669 13 243 350 4474 15907
% 69

244 740 ÖMER ASAF KARAKAYA5G 7 5 5,33 7 1 6,67 6 2 5,33 3 11 -0,67 3 12 -1,00 26 31 15,66 242,061 12 244 351 4491 15984
% 69

245 736 BUĞLEMERVA DOĞAN 5İ 5 10 1,67 5 5 3,33 6 4 4,67 5 3 4,00 2 6 0,00 5 8 2,33 28 36 16,00 241,900 24 245 352 4498 16001
% 70

246 634 DERYA KARAKAYA 5F 4 11 0,33 4 4 2,67 5 4 3,67 4 6 2,00 7 8 4,33 4 11 0,33 28 44 13,33 239,824 10 246 353 4556 16229
% 71

247 529 ALİ KELEŞ 5N 7 8 4,33 8 2 7,33 5 5 3,33 2 7 -0,33 3 12 -1,00 4 10 0,67 29 44 14,33 239,431 8 247 354 4571 16272
% 71

248 330 ADA AYDENİZ 5A 7 8 4,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 13 -2,33 5 10 1,67 30 45 15,00 239,124 24 248 355 4580 16321
% 71

249 641 MERYEM ÇAKMAK 5R 8 7 5,67 5 5 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 30 45 15,00 238,978 10 249 356 4582 16332
% 71

250 737 ZEVNEP ELÇİN SARGIN5L 5 10 1,67 7 3 6,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 7 8 4,33 1 13 -3,33 30 44 15,33 238,752 18 250 357 4586 16351
% 71

251 582 EBRAR SARE OK 5N 5 10 1,67 7 3 6,00 4 6 2,00 2 7 -0,33 4 11 0,33 6 9 3,00 28 46 12,67 238,111 9 251 358 4601 16429
% 71

252 1861 ŞEVVAL ŞAHİN 5N 7 8 4,33 5 5 3,33 7 3 6,00 4 5 2,33 4 9 1,00 2 13 -2,33 29 43 14,66 237,618 10 252 360 4622 16486
% 72

253 359 HAVVA NURGÜL ECEVİT5G 5 10 1,67 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 5 10 1,67 2 13 -2,33 32 43 17,67 237,257 13 253 361 4636 16540
% 72

254 194 BEYZA AK 5E 5 7 2,67 3 5 1,33 4 4 2,67 2 8 -0,67 5 9 2,00 5 10 1,67 24 43 9,67 236,774 14 254 362 4653 16598
% 72

255 261 İZZET TÜRKMEN 5F 8 5 6,33 4 5 2,33 6 3 5,00 0 7 -2,33 2 8 -0,67 2 7 -0,33 22 35 10,33 236,685 11 255 363 4656 16605
% 72

256 0 ELANUR FİGEK * L* 5K 7 8 4,33 3 7 0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 27 48 11,00 236,409 17 256 364 4666 16646
% 72

257 515 SAMET YURCİ 5E 6 9 3,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 7 8 4,33 28 47 12,33 236,362 15 257 365 4668 16655
% 72

258 1465 EMİR İYİSAN 5P 8 7 5,67 6 4 4,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 29 46 13,67 236,251 12 258 366 4675 16674
% 72

259 384 EGEMEN AKKUŞ  5 10 1,67 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 3 11 -0,67 6 9 3,00 28 46 12,67 235,443 2 259 367 4695 16755
% 73

260 1030 MUHAMME TÇETİN 5H 6 9 3,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 5 10 1,67 24 51 7,01 234,718 16 260 369 4717 16842
% 73

261 126 CANSU BAŞTİMUR 5D 7 8 4,33 3 7 0,67 5 5 3,33 6 4 4,67 5 10 1,67 2 13 -2,33 28 47 12,34 233,645 19 261 370 4753 16982
% 74

262 0 YİĞİTBERKAYKOÇAK 5R 3 12 -1,00 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 5 9 2,00 5 10 1,67 29 45 14,01 233,513 11 262 371 4758 16996
% 74

263 554 NARİN ÖREN 5M 4 8 1,33 3 6 1,00 6 3 5,00 4 4 2,67 3 9 0,00 5 8 2,33 25 38 12,33 233,429 17 263 372 4761 17005
% 74

264 401 NEHİR TAŞ 5E 8 7 5,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 6 9 3,00 25 50 8,35 233,259 16 264 373 4767 17022
% 74
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 411 553 6445 23016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580

Okul Ortalaması 7 7 4,77 6 4 4,56 6 4 4,46 4 5 2,22 4 9 1,06 6 8 2,79 32 38 19,86 265,720

KATILIMLAR

265 488 MERCAN YAREN KURT 5K 8 7 5,67 4 6 2,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 29 46 13,68 232,640 18 265 374 4786 17086
% 74

266 364 EMİRBEYHATUN 5F 6 9 3,00 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 8 2,33 3 12 -1,00 26 47 10,32 232,294 12 266 375 4798 17131
% 74

267 0 BATIKAN ÖZLEN 5G 5 5 3,33 5 4 3,67 5 3 4,00 1 7 -1,33 5 8 2,33 2 11 -1,67 23 38 10,33 231,680 14 267 376 4818 17199
% 75

268 557 MERTCAN PARÇAL 5M 5 9 2,00 3 7 0,67 4 1 3,67 1 5 -0,67 5 3 4,00 2 9 -1,00 20 34 8,67 230,957 18 268 378 4843 17277
% 75

269 75 AHMED EYMEN KORKMAZ5E 5 10 1,67 7 3 6,00 3 7 0,67 6 4 4,67 4 11 0,33 4 11 0,33 29 46 13,67 230,534 17 269 379 4857 17328
% 75

270 0 UĞUR ÇATLAK 5D 5 10 1,67 7 3 6,00 7 3 6,00 3 7 0,67 4 11 0,33 1 5 -0,67 27 39 14,00 230,501 20 270 380 4858 17333
% 75

271 656 HARUN AYTEKİN 5H 6 9 3,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 6 8 3,33 25 49 8,66 229,914 17 271 381 4879 17397
% 76

272 593 ABDÜLKADİRDİLEKÇİ 5F 6 9 3,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 28 47 12,35 229,660 13 272 382 4888 17442
% 76

273 164 HANDENU  ORTAK 5F 6 8 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 3 6 1,00 2 12 -2,00 5 9 2,00 26 45 11,00 229,255 14 273 383 4899 17487
% 76

274 463 YAĞMUR ÇETİN 5M 4 7 1,67 4 4 2,67 6 2 5,33 0 6 -2,00 3 8 0,33 4 7 1,67 21 34 9,67 228,985 19 274 384 4910 17527
% 76

275 567 Ö M E R K Ö K N E L 5E 6 9 3,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 4 11 0,33 4 11 0,33 27 48 10,99 228,918 18 275 385 4912 17535
% 76

276 566 İSMAİL MERT ESEN 5G 2 13 -2,33 3 7 0,67 7 3 6,00 5 5 3,33 5 10 1,67 6 9 3,00 28 47 12,34 228,689 15 276 387 4918 17565
% 76

277 967 GÜLSEN CULHAOĞLU 5R 4 7 1,67 7 3 6,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 27 44 12,34 228,441 12 277 389 4926 17593
% 76

278 1786 TAHA ADIYEKE 5N 4 4 2,67 6 4 4,67 5 10 1,67 15 18 9,01 228,164 11 278 390 4934 17629
% 77

279 1970 YUSUF  I IÇ 5P 8 7 5,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 13 -2,33 6 9 3,00 23 52 5,68 228,059 13 279 391 4939 17640
% 77

280 0 ESMANUR AKKUŞ 5A 7 5 5,33 4 6 2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 2 13 -2,33 3 12 -1,00 27 45 12,00 228,056 25 280 392 4940 17641
% 77

281 156 NİĞDA ÇINAR 5M 5 10 1,67 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 12 -2,00 6 9 3,00 27 47 11,34 227,879 20 281 393 4945 17661
% 77

282 827 HALİL ARSLAN 5N 9 6 7,00 1 8 -1,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 10 1,67 2 13 -2,33 22 52 4,67 227,493 12 282 394 4959 17709
% 77

283 453 MERT BAŞEGEN 5K 5 10 1,67 6 4 4,67 6 4 4,67 4 5 2,33 1 9 -2,00 4 7 1,67 26 39 13,01 227,303 19 283 395 4962 17728
% 77

284 1969 YUSUF BERAT İLİ 5G 5 9 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 7 -0,33 3 12 -1,00 6 9 3,00 25 48 9,00 227,178 16 284 396 4964 17742
% 77

285 388 HATİP  YESÜKAN 5R 6 9 3,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 9 3,00 3 12 -1,00 24 51 7,00 227,076 13 285 397 4965 17757
% 77

286 595 İSAÜÖRÜNÖRR   SN 5F 6 9 3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 8 2,33 4 11 0,33 23 50 6,33 226,985 15 286 398 4968 17764
% 77

287 581 DOĞUKAAN KESKİN 5A 6 9 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 8 2 7,33 1 14 -3,67 6 9 3,00 28 47 12,33 226,947 26 287 399 4969 17767
% 77

288 357 ZEYNEP KÜÇÜK 5F 5 6 3,00 6 2 5,33 4 3 3,00 2 3 1,00 2 10 -1,33 4 11 0,33 23 35 11,33 226,118 16 288 400 5001 17858
% 78

289 1866 TAHA ÇINAR GÖKÇE 5P 2 13 -2,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 6 9 3,00 6 9 3,00 26 49 9,67 226,113 14 289 401 5002 17859
% 78

290 807 DU RUHEKİMOĞLU 5G 4 6 2,00 6 1 5,67 3 3 2,00 2 3 1,00 1 3 0,00 3 8 0,33 19 24 11,00 226,089 17 290 402 5007 17865
% 78

291 1745 MER V NARİN 5M 3 10 -0,33 2 5 0,33 2 5 0,33 2 8 -0,67 6 9 3,00 6 9 3,00 21 46 5,66 224,919 21 291 404 5054 18016
% 78

292 1505 EMİR YİĞİT ELİEYİ 5R 6 9 3,00 7 3 6,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 26 49 9,67 223,287 14 292 406 5099 18207
% 79

293 770 FERDİ ÇINAR KOÇ 5C 4 11 0,33 5 5 3,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 27 48 10,99 223,237 26 293 407 5101 18210
% 79

294 358 MUHAMMED İNANÇ 5K 4 11 0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 5 10 1,67 4 11 0,33 26 49 9,66 222,635 20 294 409 5124 18292
% 79

295 0 OĞUZ ALP ÖZTÜRK 5H 6 9 3,00 8 2 7,33 4 6 2,00 0 10 -3,33 5 10 1,67 2 13 -2,33 25 50 8,34 221,881 18 295 411 5140 18376
% 80

296 661 NESİBE SOSA 5N 2 13 -2,33 1 8 -1,67 3 1 2,67 4 6 2,00 3 8 0,33 7 3 6,00 20 39 7,00 221,724 13 296 412 5147 18398
% 80

297 1242 ELA YEDEK 5D 6 8 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 2 12 -2,00 2 13 -2,33 28 45 13,00 221,630 21 297 413 5151 18407
% 80
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 411 553 6445 23016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580

Okul Ortalaması 7 7 4,77 6 4 4,56 6 4 4,46 4 5 2,22 4 9 1,06 6 8 2,79 32 38 19,86 265,720

KATILIMLAR

298 411 BETÜL RANA BAĞSIZ 5F 8 7 5,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 25 50 8,34 221,607 17 298 415 5154 18410
% 80

299 429 ÖMER ÇİMEN 5R 6 6 4,00 6 3 5,00 5 2 4,33 1 9 -2,00 1 11 -2,67 3 8 0,33 22 39 8,99 221,231 15 299 416 5165 18451
% 80

300 0 H*A M E* SEMM      M 5R 3 9 0,00 5 3 4,00 2 4 0,67 3 6 1,00 2 9 -1,00 6 7 3,67 21 38 8,34 220,407 16 300 419 5186 18553
% 81

301 252 ÜVEYS BEDÜK 5M 5 9 2,00 8 2 7,33 8 2 7,33 3 6 1,00 3 10 -0,33 1 14 -3,67 28 43 13,66 219,745 22 301 420 5208 18639
% 81

302 0 HER*   EMP  İ   N P 5D 3 12 -1,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 5 10 1,67 5 10 1,67 25 50 8,34 219,062 22 302 421 5225 18716
% 81

303 39 NİSANURDEMİR 5D 3 12 -1,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 7 8 4,33 3 12 -1,00 25 50 8,33 218,829 23 303 423 5236 18748
% 81

304 0 SADİLALYUSUF 5F 6 9 3,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 21 54 2,99 217,663 18 304 424 5269 18880
% 82

305 739 EYÜRENSAR KUŞBEY 5P 4 11 0,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 8 2,33 4 11 0,33 22 51 4,98 216,197 15 305 426 5315 19058
% 83

306 470 SÜMEYYE ÇELİK 5R 2 13 -2,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 6 9 3,00 4 11 0,33 25 50 8,33 216,071 17 306 427 5321 19072
% 83

307 158 KÜBRA KURUGÖL 5F 6 9 3,00 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 2 13 -2,33 1 9 -2,00 26 44 11,33 216,025 19 307 428 5323 19077
% 83

308 812 ENES BALIK 5H 4 11 0,33 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 6 9 3,00 25 50 8,34 214,903 19 308 431 5359 19204
% 83

309 270 MEHMET KESGİN 5G 5 10 1,67 7 2 6,33 3 7 0,67 1 1 0,67 0 6 -2,00 4 9 1,00 20 35 8,34 214,552 18 309 432 5365 19232
% 84

310 853 İSLAM ŞEYHO 5N 10 5 8,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 13 -2,33 2 13 -2,33 21 54 3,00 214,224 14 310 433 5370 19263
% 84

311 475 RUEE CUMA 5G 4 11 0,33 3 5 1,33 4 6 2,00 3 4 1,67 2 10 -1,33 5 7 2,67 21 43 6,67 214,104 19 311 434 5374 19275
% 84

312 0 MUHAMMEDCUMA 5M 4 11 0,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 5 10 1,67 6 9 3,00 20 55 1,67 213,977 23 312 435 5379 19290
% 84

313 0 CEMRE   OCAK 5K 5 10 1,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 9 1,00 5 10 1,67 20 53 2,34 213,967 21 313 436 5380 19291
% 84

314 658 AHMET KUMEK 5N 5 10 1,67 6 4 4,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 24 51 7,00 213,823 15 314 437 5386 19307
% 84

315 511 ZEHRANUR KARATAŞ 5A 8 7 5,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 21 54 3,00 213,784 27 315 438 5388 19313
% 84

316 728 EMİR GÜR*Z 5G 6 9 3,00 8 2 7,33 5 5 3,33 1 8 -1,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 25 49 8,66 213,714 20 316 439 5389 19316
% 84

317 500 GÜNEŞ KENÇ 5H 2 13 -2,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 9 3,00 5 10 1,67 23 52 5,67 213,162 20 317 440 5408 19370
% 84

318 1831 RAMAZAN KİRACI 5P 4 11 0,33 5 5 3,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 25 50 8,32 213,086 16 318 441 5411 19381
% 84

319 271 UMUT ARGUN 5 4 11 0,33 4 5 2,33 3 6 1,00 0 8 -2,67 4 9 1,00 5 10 1,67 20 49 3,66 212,873 2 319 442 5415 19405
% 84

320 1480 EMİR KAMAŞIK 5P 7 8 4,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 3 4,00 4 11 0,33 2 13 -2,33 22 51 4,99 212,810 17 320 443 5418 19413
% 84

321 872 TUANA Ç* KIN 5R 3 12 -1,00 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 10 0,67 4 10 0,67 24 49 7,67 211,935 18 321 446 5441 19516
% 85

322 1188 ECRİN ESİN BÖLGE 5N 6 9 3,00 5 5 3,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 23 52 5,66 211,843 16 322 447 5446 19527
% 85

323 0 FATMA BİRKAVİ 5G 3 7 0,67 1 6 -1,00 2 7 -0,33 3 3 2,00 3 4 1,67 3 7 0,67 15 34 3,68 211,763 21 323 448 5450 19537
% 85

324 214 ÇINAR DURU 5İ 6 9 3,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 22 53 4,33 211,427 25 324 449 5454 19569
% 85

325 692 NİSANUR DOROĞLU 5M 2 13 -2,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 8 7 5,67 21 54 3,01 211,146 24 325 450 5462 19597
% 85

326 1685 HİRA ULUĞ 5A 4 11 0,33 3 7 0,67 5 5 3,33 6 4 4,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 25 50 8,34 211,032 28 326 451 5466 19613
% 85

327 590 MUHAMMEDBERATZENT5M 2 10 -1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 4 11 0,33 4 10 0,67 24 47 8,33 210,853 25 327 452 5475 19643
% 85

328 406 DURU ÖKCÜN 5F 5 10 1,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 4 10 0,67 4 11 0,33 21 53 3,34 210,185 20 328 454 5503 19721
% 86

329 576 İSA KAPLAN 5M 4 9 1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 4 1,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 21 49 4,68 210,171 26 329 455 5505 19724
% 86

330 551 HÜMEYRA ASLANHAN 5R 4 11 0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 6 9 3,00 3 7 0,67 18 52 0,67 210,037 19 330 456 5513 19749
% 86
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 411 553 6445 23016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580

Okul Ortalaması 7 7 4,77 6 4 4,56 6 4 4,46 4 5 2,22 4 9 1,06 6 8 2,79 32 38 19,86 265,720

KATILIMLAR

331 702 EREN AYAZ BAYI 5F 4 11 0,33 3 6 1,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 21 53 3,33 209,948 21 331 457 5515 19758
% 86

332 400 HAVVANUR KIRMIZI 5E 5 10 1,67 1 7 -1,33 6 4 4,67 2 7 -0,33 2 12 -2,00 5 10 1,67 21 50 4,35 209,623 19 332 458 5528 19795
% 86

333 1807 NİSANUR GENÇ 5N 6 8 3,33 5 5 3,33 2 7 -0,33 5 5 3,33 4 11 0,33 1 14 -3,67 23 50 6,32 208,297 17 333 460 5564 19940
% 87

334 377 UTKU TÜRKER 5H 5 9 2,00 7 2 6,33 1 8 -1,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 3 10 -0,33 21 49 4,66 206,665 21 334 462 5607 20113
% 87

335 185 MELİH KAYA 5C 4 11 0,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 14 -3,67 7 8 4,33 22 53 4,33 206,550 27 335 463 5611 20123
% 87

336 430 IRMAK ALUÇÇ 5L 3 12 -1,00 6 4 4,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 23 52 5,67 206,340 19 336 464 5622 20152
% 88

337 1883 RAVZANUR BAKTİMUR 5F 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 10 1,67 5 10 1,67 20 55 1,68 206,102 22 337 466 5630 20178
% 88

338 927 ŞAHAD FERJA Nİ 5P 3 12 -1,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 10 1,67 4 11 0,33 22 53 4,33 205,971 18 338 467 5633 20197
% 88

339 483 RABİA YILM Z 5N 2 13 -2,33 6 4 4,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 3 12 -1,00 23 52 5,68 205,520 18 339 468 5640 20240
% 88

340 273 DEVRAN *KT * 5R 4 11 0,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 14 -3,67 7 8 4,33 22 53 4,32 205,490 20 340 469 5641 20244
% 88

341 217 GÖKDENİZ UNCUOĞLU5F 1 13 -3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 10 1,67 5 10 1,67 22 52 4,67 204,625 23 341 472 5671 20339
% 88

342 338 ÇINAR ULUĞ 5N 5 10 1,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 6 1,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 20 54 2,00 202,598 19 342 474 5724 20556
% 89

343 1340 ENSAR KAR*NFİL 5R 5 7 2,67 3 4 1,67 1 6 -1,00 1 5 -0,67 3 9 0,00 2 10 -1,33 15 41 1,34 202,288 21 343 476 5732 20582
% 89

344 344 TUBANUR SEYİTOĞLU 5İ 2 13 -2,33 6 4 4,67 5 4 3,67 1 9 -2,00 5 9 2,00 3 12 -1,00 22 51 5,01 202,267 26 344 477 5733 20583
% 89

345 907 AYSİMA ÇİL 5M 7 8 4,33 5 4 3,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 2 13 -2,33 21 53 3,34 201,892 27 345 478 5741 20620
% 90

346 186 VUSUFHAMZA ABARAMAK5E 2 13 -2,33 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 23 52 5,68 201,129 20 346 479 5766 20704
% 90

347 129 * M İRE*LIÇ 5E 6 9 3,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 18 57 -0,99 200,840 21 347 480 5769 20734
% 90

348 1822 ÖMER KÖAA 5P 3 11 -0,67 4 5 2,33 4 6 2,00 4 6 2,00 1 14 -3,67 6 9 3,00 22 51 4,99 200,546 19 348 481 5776 20765
% 90

349 286 MELİSA * KAYA 5F 4 11 0,33 3 6 1,00 5 3 4,00 4 6 2,00 3 9 0,00 2 13 -2,33 21 48 5,00 199,937 24 349 482 5799 20828
% 90

350 685 YASİN BAŞDAŞ 5R 3 12 -1,00 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 22 53 4,33 199,055 22 350 484 5829 20915
% 91

351 883 ZE RA ACAR 5P 3 12 -1,00 6 4 4,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 22 53 4,33 198,962 20 351 485 5830 20922
% 91

352 933 SİDRABİRKAVİ 5H 3 12 -1,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 19 56 0,33 198,891 22 352 486 5833 20931
% 91

353 0 FUAT ALKHALAF 5N 1 14 -3,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 10 1,67 6 9 3,00 19 56 0,33 198,005 20 353 487 5866 21023
% 91

354 1783 HAMZA GÜLERYÜZ 5N 6 9 3,00 0 10 -3,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 10 1,67 2 13 -2,33 17 58 -2,32 197,501 21 354 488 5877 21071
% 92

355 428 UTKUCAN SARĞIN 5H 4 11 0,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 20 55 1,66 196,899 23 355 490 5892 21115
% 92

356 0 NİCADŞİBLİM 5G 0 1 -0,33 1 0 1,00 0 1 -0,33 1 2 0,34 196,565 22 356 491 5896 21136
% 92

357 396 REMZİYE BEYZA ER 5E 3 12 -1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 11 0,33 4 11 0,33 20 55 1,66 196,406 22 357 492 5898 21152
% 92

358 26 İLKNUR İPEK 5R 5 10 1,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 20 55 1,67 196,279 23 358 493 5901 21162
% 92

359 960 NUR  AYDİLEKÇİ 5M 2 10 -1,33 2 7 -0,33 6 2 5,33 2 5 0,33 0 14 -4,67 6 6 4,00 18 44 3,33 195,949 28 359 494 5914 21189
% 92

360 1141 ZÜMRA KURT 5İ 1 14 -3,67 5 4 3,67 4 5 2,33 4 5 2,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 22 50 5,33 195,680 27 360 495 5919 21204
% 92

361 331 ALİTAHA TAMAK 5C 5 7 2,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 13 -2,33 0 1 -0,33 15 43 0,68 195,543 28 361 496 5923 21218
% 92

362 433 SULTAN ÖZENSEL 5İ 6 9 3,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 19 56 0,33 195,032 28 362 497 5931 21262
% 92

363 466 HÜSEYİNARDAAKSOY 5G 2 13 -2,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 1 14 -3,67 6 9 3,00 22 53 4,33 194,151 23 363 498 5948 21333
% 93
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 411 553 6445 23016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580

Okul Ortalaması 7 7 4,77 6 4 4,56 6 4 4,46 4 5 2,22 4 9 1,06 6 8 2,79 32 38 19,86 265,720

KATILIMLAR

364 398 AMİNE SULTAN TOKAL 5K 3 12 -1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 19 56 0,33 193,866 22 364 499 5960 21366
% 93

365 476 HALİL İBRAHİM KORKMAZ5L 5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 11 0,33 1 14 -3,67 20 55 1,67 193,402 20 365 500 5971 21405
% 93

366 755 BİLAL DALGALI 5D 6 8 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 2 13 -2,33 19 55 0,68 192,639 24 366 501 5984 21470
% 93

367 1051 YUNUS BEKTAŞ 5İ 5 9 2,00 3 7 0,67 2 6 0,00 1 9 -2,00 2 13 -2,33 4 11 0,33 17 55 -1,33 192,537 29 367 502 5986 21478
% 93

368 553 EMİRHAN MERCİMEK 5L 4 11 0,33 6 4 4,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 21 54 3,00 192,171 21 368 503 5996 21512
% 93

369 277 BURAK TAŞTEKİN 5L 5 10 1,67 2 7 -0,33 3 7 0,67 4 4 2,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 19 53 1,35 192,145 22 369 504 5998 21515
% 93

370 754 AHMET GÜVEN 5D 2 12 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 19 55 0,67 192,047 25 370 505 6000 21520
% 94

371 873 TUNAÇAPKIN 5R 5 10 1,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 2 13 -2,33 21 54 3,01 191,624 24 371 507 6011 21553
% 94

372 977 BUĞLEMY ÜKSEL 5N 3 12 -1,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 0 15 -5,00 6 9 3,00 21 54 3,00 190,191 22 372 509 6037 21651
% 94

373 105 M U S A B M E R T 5E 3 12 -1,00 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 3 11 -0,67 2 13 -2,33 21 53 3,33 189,791 23 373 511 6046 21685
% 94

374 416 SALİH*EY*MN**MAZ 5M 5 10 1,67 2 8 -0,67 5 4 3,67 1 9 -2,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 18 56 -0,66 189,755 29 374 512 6048 21688
% 94

375 0 A  *D EDE Ğ*U     L 5E 2 12 -2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 11 0,33 4 11 0,33 18 56 -0,67 189,693 24 375 513 6051 21692
% 94

376 1567 EMRE KARSAK 5L 4 11 0,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 6 9 3,00 1 14 -3,67 17 58 -2,34 189,186 23 376 514 6059 21737
% 94

377 0 AHMET SUBAHİ 5N 5 10 1,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 17 58 -2,33 188,259 23 377 515 6079 21802
% 95

378 395 MUSA SUBAŞI 5F 3 12 -1,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 17 58 -2,33 187,653 25 378 516 6091 21846
% 95

379 5 ÖZGÜR TUNÇTANN 5D 2 13 -2,33 6 4 4,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 2 12 -2,00 6 9 3,00 18 56 -0,66 187,367 26 379 517 6094 21863
% 95

380 59 VUSUF EMİR MUT LU 5D 1 14 -3,67 9 1 8,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 11 0,33 1 14 -3,67 24 51 6,99 187,306 27 380 518 6096 21868
% 95

381 0 Y*** U YA T   M     A 5E 5 10 1,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 16 59 -3,66 186,919 25 381 519 6103 21891
% 95

382 1132 SAHRA ÖZLÜ 5N 2 13 -2,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 20 55 1,67 184,614 24 382 521 6141 22017
% 96

383 1856 SEDAT  AYDIN 5M 3 12 -1,00 6 4 4,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 11 0,33 1 14 -3,67 19 56 0,33 182,734 30 383 523 6173 22126
% 96

384 512 ELİF ÖZTÜRK 5F 5 8 2,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 1 11 -2,67 0 14 -4,67 18 51 0,99 182,530 26 384 524 6176 22137
% 96

385 497 HUZ *FE  PEK 5E 4 10 0,67 3 6 1,00 4 4 2,67 2 8 -0,67 1 13 -3,33 3 12 -1,00 17 53 -0,66 182,528 26 385 525 6177 22138
% 96

386 9 BURAK YÜKSEK 5P 3 12 -1,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 19 56 0,34 181,387 21 386 526 6197 22200
% 96

387 1862 ATAR             TAHA 5G 3 7 0,67 3 5 1,33 0 7 -2,33 1 7 -1,33 1 11 -2,67 3 8 0,33 11 45 -4,00 180,491 24 387 527 6208 22243
% 97

388 585 ESMANUR DOĞAN 5R 0 15 -5,00 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 20 55 1,67 179,530 25 388 528 6226 22301
% 97

389 1360 ENSAR KAYA 5H 5 10 1,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 2 10 -1,33 2 13 -2,33 15 57 -3,99 178,997 24 389 529 6234 22330
% 97

390 302 Y A K U P Ç E B E R 5E 4 11 0,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 14 -3,67 3 12 -1,00 18 57 -1,00 178,746 27 390 530 6240 22343
% 97

391 448 UĞURBBİNGÖL 5İ 2 13 -2,33 0 10 -3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 18 57 -1,00 178,707 30 391 531 6241 22344
% 97

392 1121 DAMLA NURY ILMAZ 5L 2 11 -1,67 3 5 1,33 1 7 -1,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 12 46 -3,34 177,513 24 392 532 6255 22395
% 97

393 0 PERİHAN NUR AKGÜN 5E 1 14 -3,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 11 0,33 3 11 -0,67 17 57 -2,01 177,325 28 393 533 6261 22405
% 97

394 0 ALPERENKYA 5G 4 8 1,33 2 8 -0,67 1 6 -1,00 0 10 -3,33 3 12 -1,00 2 12 -2,00 12 56 -6,67 176,135 25 394 534 6275 22451
% 98

395 964 HAMZ  ALLATA 5M 2 13 -2,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 17 58 -2,33 176,100 31 395 535 6277 22455
% 98

396 1948 YAVUZ SELİM 5N 4 10 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 2 13 -2,33 1 14 -3,67 17 57 -2,00 173,980 25 396 536 6294 22526
% 98
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 411 553 6445 23016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580

Okul Ortalaması 7 7 4,77 6 4 4,56 6 4 4,46 4 5 2,22 4 9 1,06 6 8 2,79 32 38 19,86 265,720

KATILIMLAR

397 1451 EMİR YÜKSEL 5P 2 13 -2,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 16 59 -3,67 172,474 22 397 538 6312 22577
% 98

398 546 RAVZABAKTİMUR 5R 2 12 -2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 11 -0,67 1 14 -3,67 17 56 -1,67 171,867 26 398 539 6319 22600
% 98

399 972 BERKAY ENGİN 5Ğ 2 10 -1,33 2 5 0,33 1 4 -0,33 2 8 -0,67 0 10 -3,33 4 10 0,67 11 47 -4,66 171,631 1 399 540 6321 22605
% 98

400 278 HÜSEYİ 5G 1 14 -3,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 10 0,67 1 14 -3,67 17 57 -2,00 169,097 26 400 541 6336 22678
% 99

401 604 MUHAMMET YILM* 5N 2 13 -2,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 11 0,33 2 13 -2,33 14 61 -6,33 167,960 26 401 542 6341 22702
% 99

402 783 ADBULKERİMDAZK 5D 3 12 -1,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 1 7 -1,33 4 11 0,33 2 13 -2,33 12 61 -8,33 167,754 28 402 543 6342 22705
% 99

403 460 MELİH KAPLAN 5M 3 12 -1,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 14 61 -6,33 166,800 32 403 544 6348 22722
% 99

404 935 ŞEZA ASAD 5P 3 12 -1,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 14 61 -6,33 166,800 23 403 544 6348 22722
% 99

405 0 ŞAM * AD 5P 3 12 -1,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 2 13 -2,33 15 60 -5,00 165,896 24 405 546 6355 22747
% 99

406 577 ELİF NU* TİLKİ 5F 2 13 -2,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 14 61 -6,33 162,323 27 406 547 6368 22806
% 99

407 720 UMUT ALİ SELAM 5H 2 13 -2,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 0 15 -5,00 5 10 1,67 12 63 -9,00 156,956 25 407 548 6377 22853
% 99

408 0 BA  AN*M HR*A A İ  L 5F 4 10 0,67 2 8 -0,67 2 6 0,00 0 8 -2,67 0 13 -4,33 2 13 -2,33 10 58 -9,33 156,494 28 408 549 6381 22861
% 99

409 881 MUHAMMAD SUBAHİ 5İ 0 15 -5,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 12 63 -9,00 156,376 31 409 550 6382 22863
% 99

410 836 CİVAN MUHETMETALİ 5F 0 15 -5,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 12 63 -9,00 155,483 29 410 551 6384 22875
% 99

411 0 BERA ABDUL 5E 1 14 -3,67 4 6 2,00 3 6 1,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 1 14 -3,67 13 61 -7,34 148,297 29 411 553 6393 22919
% 100

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 411 553 6445 23016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580

Okul Ortalaması 7 7 4,77 6 4 4,56 6 4 4,46 4 5 2,22 4 9 1,06 6 8 2,79 32 38 19,86 265,720

SINIF:  

KATILIMLAR

1 241 HAYRUNNİSAY ILDIZ  8 6 6,00 5 4 3,67 8 2 7,33 1 5 -0,67 4 6 2,00 3 8 0,33 29 31 18,66 264,233 1 184 277 3722 13326
% 58

2 384 EGEMEN AKKUŞ  5 10 1,67 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 3 11 -0,67 6 9 3,00 28 46 12,67 235,443 2 259 367 4695 16755
% 73
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5 SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 411 553 6445 23016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580

Okul Ortalaması 7 7 4,77 6 4 4,56 6 4 4,46 4 5 2,22 4 9 1,06 6 8 2,79 32 38 19,86 265,720

SINIF: 5

KATILIMLAR

1 848 ECRİ  KAYA 5 8 7 5,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 5 10 1,67 6 9 3,00 32 43 17,67 266,093 1 178 270 3659 13116
% 57

2 271 UMUT ARGUN 5 4 11 0,33 4 5 2,33 3 6 1,00 0 8 -2,67 4 9 1,00 5 10 1,67 20 49 3,66 212,873 2 319 442 5415 19405
% 84
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5A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 411 553 6445 23016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580

Okul Ortalaması 7 7 4,77 6 4 4,56 6 4 4,46 4 5 2,22 4 9 1,06 6 8 2,79 32 38 19,86 265,720

SINIF: 5A

KATILIMLAR

1 535 MEHMET EMİN ARSLAN5A 12 2 11,33 10 0 10,00 10 0 10,00 6 1 5,67 9 3 8,00 14 1 13,67 61 7 58,67 427,043 1 6 8 231 1019
% 4,43

2 563 TAHA EFE GÖR 5A 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 6 5,00 12 3 11,00 60 13 55,67 405,029 2 8 12 410 1782
% 7,74

3 404 AYŞE BERRA KOŞAN 5A 12 1 11,67 10 0 10,00 10 0 10,00 6 0 6,00 7 4 5,67 11 3 10,00 56 8 53,34 397,856 3 13 19 485 2073
% 9,01

4 285 KAAN DÜZGÜNOĞLU 5A 12 3 11,00 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 10 5 8,33 54 16 48,66 380,117 4 21 30 704 2924
% 13

5 561 BUĞ EM G NDÜZ 5A 10 3 9,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 0 9,00 14 0 14,00 52 4 50,67 376,527 5 23 32 753 3114
% 14

6 539 YİĞİTHAN BOZKUŞ 5A 11 4 9,67 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 6 8 3,33 12 3 11,00 55 19 48,67 376,346 6 24 33 758 3128
% 14

7 627 BUĞRA İSLAM ÇELİKKAYA5A 9 5 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 7 4,67 11 4 9,67 55 18 49,01 368,822 7 28 39 875 3572
% 16

8 745 BERİL ARSLAN 5A 14 1 13,67 6 4 4,67 7 2 6,33 4 4 2,67 5 4 3,67 10 3 9,00 46 18 40,01 366,532 8 31 44 905 3707
% 16

9 803 MELİS KOÇHAN 5A 12 2 11,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 1 7,67 2 0 2,00 9 5 7,33 51 8 48,33 365,596 9 32 45 923 3763
% 16

10 328 BERAT DOĞAN 5A 12 1 11,67 8 1 7,67 9 0 9,00 3 1 2,67 5 4 3,67 9 3 8,00 46 10 42,68 363,033 10 35 48 967 3937
% 17

11 360 ASLI ELMALI 5A 14 1 13,67 5 5 3,33 9 1 8,67 6 4 4,67 6 8 3,33 9 6 7,00 49 25 40,67 360,925 11 37 52 1005 4077
% 18

12 310 DEMİRHAN  SÖNMEZ 5A 13 1 12,67 7 2 6,33 7 2 6,33 7 2 6,33 6 8 3,33 8 7 5,67 48 22 40,66 352,356 12 44 65 1169 4657
% 20

13 333 ÖMER HATAP YENİ 5A 11 4 9,67 5 5 3,33 9 1 8,67 4 6 2,00 6 9 3,00 11 4 9,67 46 29 36,34 345,984 13 50 72 1305 5166
% 22

14 0 AHMET CİMŞİT 5A 11 4 9,67 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 4 11 0,33 10 5 8,33 50 25 41,67 344,184 14 55 78 1352 5327
% 23

15 485 MEHMET ONAY ÖZAYDIN5A 14 0 14,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 6 4,00 3 10 -0,33 47 22 39,66 338,388 15 61 87 1478 5806
% 25

16 502 AHM*T  KIZILYAR 5A 12 3 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 5 10 1,67 4 9 1,00 46 27 37,01 319,782 16 88 126 1962 7449
% 32

17 1677 HATİCESU KÜÇÜKKALE5A 9 5 7,33 7 2 6,33 8 2 7,33 4 5 2,33 5 8 2,33 4 4 2,67 37 26 28,32 296,827 17 119 178 2656 9743
% 42

18 438 CENGİZHAN GÖKTAŞ 5A 4 11 0,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 7 5,67 4 11 0,33 44 31 33,67 287,488 18 140 207 2975 10740
% 47

19 1632 TUANA GÜNAY 5A 10 4 8,67 8 1 7,67 8 1 7,67 5 3 4,00 31 9 28,01 284,487 19 147 217 3078 11090
% 48

20 674 KEMALLK* A 5A 8 6 6,00 7 3 6,00 7 2 6,33 4 6 2,00 5 10 1,67 6 9 3,00 37 36 25,00 283,924 20 148 218 3098 11144
% 48

21 365 YAĞMUR DÜYME 5A 6 9 3,00 1 8 -1,67 7 3 6,00 4 6 2,00 5 10 1,67 7 7 4,67 30 43 15,67 259,233 21 198 295 3903 13899
% 60

22 996 MELİKE YAVRU 5A 6 9 3,00 9 1 8,67 7 3 6,00 4 5 2,33 3 12 -1,00 6 9 3,00 35 39 22,00 258,551 22 200 298 3935 13989
% 61

23 23 ÖMER TUĞRA KÖSE 5A 7 4 5,67 4 2 3,33 6 4 4,67 0 5 -1,67 2 3 1,00 2 8 -0,67 21 26 12,33 242,810 23 242 348 4467 15890
% 69

24 330 ADA AYDENİZ 5A 7 8 4,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 13 -2,33 5 10 1,67 30 45 15,00 239,124 24 248 355 4580 16321
% 71

25 0 ESMANUR AKKUŞ 5A 7 5 5,33 4 6 2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 2 13 -2,33 3 12 -1,00 27 45 12,00 228,056 25 280 392 4940 17641
% 77

26 581 DOĞUKAAN KESKİN 5A 6 9 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 8 2 7,33 1 14 -3,67 6 9 3,00 28 47 12,33 226,947 26 287 399 4969 17767
% 77

27 511 ZEHRANUR KARATAŞ 5A 8 7 5,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 21 54 3,00 213,784 27 315 438 5388 19313
% 84

28 1685 HİRA ULUĞ 5A 4 11 0,33 3 7 0,67 5 5 3,33 6 4 4,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 25 50 8,34 211,032 28 326 451 5466 19613
% 85



5A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 411 553 6445 23016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580

Okul Ortalaması 7 7 4,77 6 4 4,56 6 4 4,46 4 5 2,22 4 9 1,06 6 8 2,79 32 38 19,86 265,720

SINIF: 5A

KATILIMLAR
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5B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 411 553 6445 23016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580

Okul Ortalaması 7 7 4,77 6 4 4,56 6 4 4,46 4 5 2,22 4 9 1,06 6 8 2,79 32 38 19,86 265,720

SINIF: 5B

KATILIMLAR

1 779 KEREM YAĞIZ PALA 5B 15 0 15,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 1 9,67 13 2 12,33 64 7 61,67 446,364 1 3 4 127 541
% 2,35

2 225 İLYAS ARAT 5B 13 2 12,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 5 8,33 13 2 12,33 66 9 62,99 435,631 2 5 7 185 778
% 3,38

3 636 EYMEN TÜRKERİ 5B 12 3 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 13 2 12,33 12 3 11,00 60 15 54,99 423,229 3 7 9 254 1137
% 4,94

4 711 ÖMER FARUK KARABULUT5B 10 5 8,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 4 7,67 11 4 9,67 58 15 53,00 389,775 4 16 23 572 2431
% 11

5 800 MUSTAFA ANT 5B 12 3 11,00 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 7 5,67 10 5 8,33 56 19 49,66 381,646 5 20 29 690 2840
% 12

6 1334 AYŞEGÜL ALKIŞ 5B 12 3 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 4 11 0,33 12 3 11,00 53 22 45,66 364,490 6 33 46 937 3842
% 17

7 540 NİSA İREMSU GÖZÜKIZIL5B 8 6 6,00 7 3 6,00 8 1 7,67 9 1 8,67 7 4 5,67 10 4 8,67 49 19 42,68 350,858 7 47 68 1196 4768
% 21

8 413 RANA SU ZAFER 5B 11 4 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 6 9 3,00 9 6 7,00 49 26 40,33 344,902 8 53 76 1336 5260
% 23

9 569 IRMAK AMİNE TOKTAŞ 5B 13 2 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 4 11 0,33 8 7 5,67 50 25 41,66 344,670 9 54 77 1346 5291
% 23

10 0 YUNUSEREN ÇEVRÜK 5B 10 5 8,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 3 11 -0,67 11 4 9,67 51 23 43,33 343,518 10 56 80 1370 5382
% 23

11 1341 YİĞİT ENSAR ÇEVRÜK 5B 11 4 9,67 6 4 4,67 5 5 3,33 8 2 7,33 4 11 0,33 11 3 10,00 45 29 35,33 333,553 11 68 96 1606 6223
% 27

12 549 ZEYNEP ASYA TOKGÖZ5B 10 5 8,33 7 3 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 3 12 -1,00 9 6 7,00 45 30 35,00 317,145 12 92 132 2038 7694
% 33

13 216 AHMET DİNCER 5B 7 8 4,33 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 4 10 0,67 12 3 11,00 41 33 30,00 310,701 13 98 146 2237 8345
% 36

14 571 ESMA ZEYN*P ŞEN 5B 11 4 9,67 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 2 12 -2,00 8 6 6,00 42 31 31,68 307,882 14 102 152 2321 8612
% 37

15 769 GÖZDENUR AKSU 5B 8 6 6,00 9 1 8,67 8 0 8,00 6 3 5,00 5 6 3,00 5 6 3,00 41 22 33,67 306,403 15 103 154 2359 8759
% 38

16 819 ZEYNEP ADIYEKE 5B 10 5 8,33 9 1 8,67 9 1 8,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 6 9 3,00 41 34 29,67 302,861 16 109 163 2467 9125
% 40

17 597 ECEM SU DEMİRTÜRK 5B 9 6 7,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 9 3,00 7 8 4,33 39 36 26,99 298,892 17 115 171 2590 9521
% 41

18 1202 ERVANUR TOZUN 5B 10 5 8,33 9 1 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 2 12 -2,00 8 7 5,67 41 33 30,00 298,280 18 118 175 2615 9583
% 42

19 811 FATMANİSA DİNÇER 5B 8 7 5,67 4 6 2,00 5 5 3,33 7 3 6,00 5 9 2,00 8 7 5,67 37 37 24,67 289,806 19 138 203 2897 10500
% 46

20 632 İNCİ NUR KAYIK 5B 10 5 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 3 7 0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 39 36 27,00 288,299 20 139 206 2950 10664
% 46

21 0 ADEM KAYA 5B 3 12 -1,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 8 4,33 10 5 8,33 33 42 18,99 270,805 21 165 249 3476 12530
% 54

22 771 KAAN ALİ KESKİN 5B 8 7 5,67 10 0 10,00 6 4 4,67 8 2 7,33 5 9 2,00 2 13 -2,33 39 35 27,34 270,640 22 167 251 3481 12553
% 55

23 318 ALİEYMEN YÜK *L 5B 7 8 4,33 8 2 7,33 5 5 3,33 3 7 0,67 5 8 2,33 5 10 1,67 33 40 19,66 264,460 23 181 274 3709 13293
% 58

24 441 HÜMEYRA AKDEMİR 5B 9 6 7,00 7 3 6,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 32 43 17,66 263,235 24 188 282 3750 13434
% 58

25 1301 ESER MİRAÇ ÇALIŞKAN5B 6 8 3,33 6 4 4,67 9 1 8,67 2 7 -0,33 3 11 -0,67 6 8 3,33 32 39 19,00 256,831 25 205 303 3993 14184
% 62

26 1689 İBRAHİM METE TAŞTAN5B 8 6 6,00 7 2 6,33 5 4 3,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 30 42 15,99 252,077 26 220 321 4152 14748
% 64

27 329 BUĞLEM EYLÜL TEKE 5B 10 5 8,33 7 3 6,00 7 3 6,00 3 4 1,67 3 12 -1,00 1 14 -3,67 31 41 17,33 246,222 27 233 338 4360 15482
% 67
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5C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 411 553 6445 23016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580

Okul Ortalaması 7 7 4,77 6 4 4,56 6 4 4,46 4 5 2,22 4 9 1,06 6 8 2,79 32 38 19,86 265,720

SINIF: 5C

KATILIMLAR

1 668 ZEYNEP ESLEM YILMAZ5C 14 1 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 14 1 13,67 13 2 12,33 67 8 64,34 460,533 1 1 2 73 304
% 1,32

2 852 ROSLİN KHOR AHMAD 5C 13 0 13,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 12 1 11,67 13 2 12,33 68 3 67,00 457,204 2 2 3 82 351
% 1,53

3 744 SENANUR DOĞAN 5C 12 3 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 13 2 12,33 13 2 12,33 64 11 60,33 438,720 3 4 6 168 709
% 3,08

4 0 ELA ZEYNEP DİNÇ 5C 12 3 11,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 11 4 9,67 9 6 7,00 60 15 55,01 402,328 4 9 14 440 1886
% 8,19

5 804 CANSU KA ATAŞ 5C 15 0 15,00 9 1 8,67 9 0 9,00 8 2 7,33 7 7 4,67 10 5 8,33 58 15 53,00 399,444 5 10 15 470 2009
% 8,73

6 67 YUSUF KUDAY KILINÇ 5C 12 2 11,33 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 6 6 4,00 13 2 12,33 58 13 53,66 399,234 6 12 17 473 2015
% 8,75

7 843 YAĞMUR ŞİŞMAN 5C 12 3 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 8 4,33 12 3 11,00 58 17 52,34 391,323 7 15 22 558 2366
% 10

8 568 YUSUF FETTAH KUMRU5C 12 3 11,00 10 0 10,00 7 3 6,00 6 4 4,67 7 8 4,33 13 2 12,33 55 20 48,33 387,054 8 17 25 611 2577
% 11

9 1336 ÖMER FARUK ALTUĞ 5C 12 3 11,00 9 1 8,67 9 0 9,00 8 1 7,67 8 6 6,00 10 5 8,33 56 16 50,67 385,272 9 19 27 636 2656
% 12

10 1308 ESLEMZEHR  ÜNAL 5C 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 3 5,00 6 9 3,00 10 5 8,33 52 22 44,66 367,796 10 29 41 887 3629
% 16

11 857 MİNA TOPTAMU R 5C 11 4 9,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 6 4,00 9 6 7,00 54 18 48,00 363,495 11 34 47 956 3910
% 17

12 765 ARZU İYİSAN 5C 12 2 11,33 9 1 8,67 9 0 9,00 7 2 6,33 4 10 0,67 7 6 5,00 48 21 41,00 338,528 12 60 86 1470 5790
% 25

13 0 HAMZA * DIN 5C 10 3 9,00 9 0 9,00 8 1 7,67 7 2 6,33 2 8 -0,67 10 5 8,33 46 19 39,66 333,424 13 69 97 1609 6233
% 27

14 584 EMİNE GÜNGÖR 5C 11 4 9,67 9 1 8,67 9 1 8,67 5 5 3,33 3 5 1,33 8 5 6,33 45 21 38,00 333,391 14 70 98 1612 6236
% 27

15 263 MERVE KUL 5C 12 3 11,00 9 1 8,67 8 2 7,33 7 0 7,00 0 8 -2,67 9 3 8,00 45 17 39,33 331,695 15 71 102 1644 6384
% 28

16 650 ELİSA ELMALI 5C 10 4 8,67 8 1 7,67 6 3 5,00 5 4 3,67 5 8 2,33 9 6 7,00 43 26 34,34 326,482 16 76 111 1792 6844
% 30

17 492 BULUT ŞEKER 5C 12 3 11,00 5 5 3,33 6 3 5,00 5 5 3,33 6 9 3,00 8 7 5,67 42 32 31,33 326,195 17 78 113 1802 6872
% 30

18 464 TALHA AYDIN 5C 10 5 8,33 8 2 7,33 7 2 6,33 7 3 6,00 4 10 0,67 9 6 7,00 45 28 35,66 322,640 18 83 118 1895 7194
% 31

19 556 DURU ÇETİNKAYA 5C 11 1 10,67 6 2 5,33 6 3 5,00 3 6 1,00 4 8 1,33 8 3 7,00 38 23 30,33 322,114 19 84 119 1911 7245
% 31

20 266 MER E OCAK 5C 12 3 11,00 6 4 4,67 7 2 6,33 8 2 7,33 2 5 0,33 7 6 5,00 42 22 34,66 322,011 20 86 121 1914 7255
% 32

21 484 MUHAMMET ÜZEYİR DOĞAN5C 7 4 5,67 4 5 2,33 7 2 6,33 8 1 7,67 5 5 3,33 8 5 6,33 39 22 31,66 311,520 21 97 142 2215 8264
% 36

22 1458 E M İ R  M I H 5C 6 7 3,67 8 2 7,33 7 2 6,33 4 3 3,00 5 8 2,33 7 4 5,67 37 26 28,33 293,296 22 128 191 2762 10104
% 44

23 269 ELİFGÜL KAMBAL 5C 8 7 5,67 4 6 2,00 8 2 7,33 5 5 3,33 5 10 1,67 7 8 4,33 37 38 24,33 285,584 23 143 212 3034 10958
% 48

24 1814 ÖMERFFARUK AKKUŞ 5C 7 8 4,33 8 2 7,33 8 2 7,33 1 9 -2,00 4 11 0,33 4 11 0,33 32 43 17,65 251,282 24 224 325 4180 14852
% 65

25 0 ESRA USLU 5C 7 8 4,33 5 5 3,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 9 1,00 5 10 1,67 27 46 11,66 243,815 25 238 343 4434 15771
% 69

26 770 FERDİ ÇINAR KOÇ 5C 4 11 0,33 5 5 3,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 27 48 10,99 223,237 26 293 407 5101 18210
% 79

27 185 MELİH KAYA 5C 4 11 0,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 14 -3,67 7 8 4,33 22 53 4,33 206,550 27 335 463 5611 20123
% 87

28 331 ALİTAHA TAMAK 5C 5 7 2,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 13 -2,33 0 1 -0,33 15 43 0,68 195,543 28 361 496 5923 21218
% 92



5C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 411 553 6445 23016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580

Okul Ortalaması 7 7 4,77 6 4 4,56 6 4 4,46 4 5 2,22 4 9 1,06 6 8 2,79 32 38 19,86 265,720

SINIF: 5C

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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5D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 411 553 6445 23016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580

Okul Ortalaması 7 7 4,77 6 4 4,56 6 4 4,46 4 5 2,22 4 9 1,06 6 8 2,79 32 38 19,86 265,720

SINIF: 5D

KATILIMLAR

1 64 YAĞMUR AÇIKYÜREK 5D 9 5 7,33 10 0 10,00 9 0 9,00 5 3 4,00 6 3 5,00 10 2 9,33 49 13 44,66 360,786 1 38 53 1007 4084
% 18

2 104 EYLÜL BALIK 5D 11 4 9,67 8 1 7,67 8 0 8,00 3 4 1,67 2 0 2,00 7 5 5,33 39 14 34,34 324,885 2 81 116 1832 6982
% 30

3 44 DENİZ ÇİĞDEM 5D 11 3 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 3 12 -1,00 7 8 4,33 44 30 34,00 311,998 3 95 140 2202 8213
% 36

4 65 YAĞMUR ALIŞ 5D 10 5 8,33 6 4 4,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 7 8 4,33 6 9 3,00 39 36 26,99 305,589 4 106 157 2383 8838
% 38

5 7 SÜMEYYE KILINÇDOĞAN5D 10 4 8,67 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 5 10 1,67 7 8 4,33 37 37 24,67 296,583 5 121 180 2669 9772
% 42

6 68 BERAT ALKIŞ 5D 8 6 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 0 8 -2,67 4 8 1,33 8 7 5,67 37 32 26,33 295,144 6 124 183 2708 9919
% 43

7 51 ZEYNEP NAZ KARMIŞ 5D 9 6 7,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 5 10 1,67 4 11 0,33 42 33 31,00 292,195 7 132 196 2796 10218
% 44

8 56 MİHR MAH HAYDAN 5D 8 7 5,67 7 3 6,00 5 5 3,33 3 7 0,67 7 8 4,33 6 9 3,00 36 39 23,00 286,681 8 142 209 3005 10831
% 47

9 93 HÜSEYİN KARAKOÇ 5D 11 1 10,67 6 4 4,67 5 2 4,33 3 3 2,00 6 7 3,67 2 13 -2,33 33 30 23,01 284,900 9 145 215 3062 11044
% 48

10 161 ARİFBUĞRA UYSAL 5D 9 5 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 6 9 3,00 1 14 -3,67 37 37 24,66 270,737 10 166 250 3477 12535
% 54

11 29 NAZ FE KESK İN 5D 6 8 3,33 5 4 3,67 10 0 10,00 4 6 2,00 4 8 1,33 5 10 1,67 34 36 22,00 264,434 11 182 275 3710 13294
% 58

12 3 AVŞİNTUN ÇTAN 5D 10 4 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 1 14 -3,67 35 39 22,00 262,773 12 190 284 3761 13478
% 59

13 0 ELİF SUNA 5D 6 9 3,00 4 6 2,00 8 2 7,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 8 6 6,00 31 38 18,33 262,007 13 193 288 3796 13575
% 59

14 63 ERVANUR KARTAL 5D 5 8 2,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 7 6 5,00 6 9 3,00 27 44 12,33 254,094 14 213 314 4083 14512
% 63

15 141 DAMLA YAR 5D 5 10 1,67 4 6 2,00 9 1 8,67 4 6 2,00 4 11 0,33 6 9 3,00 32 43 17,67 250,156 15 225 328 4226 14994
% 65

16 1 ZEHRA YILDIZ 5D 6 9 3,00 4 4 2,67 5 4 3,67 3 5 1,33 5 7 2,67 3 6 1,00 26 35 14,34 247,722 16 229 334 4315 15301
% 66

17 20 YAĞIZ ÇAĞLAR 5D 9 5 7,33 9 0 9,00 8 1 7,67 1 7 -1,33 4 10 0,67 0 15 -5,00 31 38 18,34 247,319 17 230 335 4329 15355
% 67

18 30 ÇINAR İLHAN ARSLAN 5D 10 5 8,33 6 4 4,67 4 6 2,00 8 2 7,33 1 14 -3,67 3 12 -1,00 32 43 17,66 244,190 18 236 341 4421 15722
% 68

19 126 CANSU BAŞTİMUR 5D 7 8 4,33 3 7 0,67 5 5 3,33 6 4 4,67 5 10 1,67 2 13 -2,33 28 47 12,34 233,645 19 261 370 4753 16982
% 74

20 0 UĞUR ÇATLAK 5D 5 10 1,67 7 3 6,00 7 3 6,00 3 7 0,67 4 11 0,33 1 5 -0,67 27 39 14,00 230,501 20 270 380 4858 17333
% 75

21 1242 ELA YEDEK 5D 6 8 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 2 12 -2,00 2 13 -2,33 28 45 13,00 221,630 21 297 413 5151 18407
% 80

22 0 HER*   EMP  İ   N P 5D 3 12 -1,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 5 10 1,67 5 10 1,67 25 50 8,34 219,062 22 302 421 5225 18716
% 81

23 39 NİSANURDEMİR 5D 3 12 -1,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 7 8 4,33 3 12 -1,00 25 50 8,33 218,829 23 303 423 5236 18748
% 81

24 755 BİLAL DALGALI 5D 6 8 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 2 13 -2,33 19 55 0,68 192,639 24 366 501 5984 21470
% 93

25 754 AHMET GÜVEN 5D 2 12 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 19 55 0,67 192,047 25 370 505 6000 21520
% 94

26 5 ÖZGÜR TUNÇTANN 5D 2 13 -2,33 6 4 4,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 2 12 -2,00 6 9 3,00 18 56 -0,66 187,367 26 379 517 6094 21863
% 95

27 59 VUSUF EMİR MUT LU 5D 1 14 -3,67 9 1 8,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 11 0,33 1 14 -3,67 24 51 6,99 187,306 27 380 518 6096 21868
% 95

28 783 ADBULKERİMDAZK 5D 3 12 -1,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 1 7 -1,33 4 11 0,33 2 13 -2,33 12 61 -8,33 167,754 28 402 543 6342 22705
% 99



5D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 411 553 6445 23016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580

Okul Ortalaması 7 7 4,77 6 4 4,56 6 4 4,46 4 5 2,22 4 9 1,06 6 8 2,79 32 38 19,86 265,720

SINIF: 5D

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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5E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 411 553 6445 23016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580

Okul Ortalaması 7 7 4,77 6 4 4,56 6 4 4,46 4 5 2,22 4 9 1,06 6 8 2,79 32 38 19,86 265,720

SINIF: 5E

KATILIMLAR

1 79 LAMAR  * ABDALLAH 5E 11 4 9,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 8 6 6,00 10 5 8,33 55 19 48,66 376,913 1 22 31 744 3092
% 13

2 118 SUDENUR ÇOLAK 5E 11 4 9,67 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 7 8 4,33 9 6 7,00 48 27 39,00 347,386 2 48 70 1264 5038
% 22

3 106 ÇAĞAN GÖREN 5E 10 5 8,33 5 5 3,33 9 1 8,67 7 3 6,00 6 9 3,00 8 7 5,67 45 30 35,00 325,427 3 80 115 1818 6932
% 30

4 0 KEREM SARI 5E 8 5 6,33 8 1 7,67 9 1 8,67 10 0 10,00 2 6 0,00 8 5 6,33 45 18 39,00 318,516 4 91 129 2010 7586
% 33

5 127 ALİCAN U*N 5E 10 3 9,00 9 1 8,67 8 2 7,33 4 4 2,67 3 7 0,67 6 8 3,33 40 25 31,67 306,037 5 104 155 2367 8793
% 38

6 120 EYÜP DURĞUN 5E 5 7 2,67 6 3 5,00 8 2 7,33 7 2 6,33 5 3 4,00 8 5 6,33 39 22 31,66 304,084 6 107 161 2434 8996
% 39

7 112 GİZEMNUR CAYLI 5E 11 4 9,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 43 32 32,33 294,794 7 125 184 2718 9957
% 43

8 189 YA*MR  SE İ Ç 5E 7 7 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 6 8 3,33 6 8 3,33 33 39 20,00 275,153 8 160 241 3354 12054
% 52

9 1857 SERDAR TEMURTAŞ 5E 8 7 5,67 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 39 36 27,00 270,495 9 168 253 3491 12575
% 55

10 290 ENES YILDIRIM 5E 7 8 4,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 7 8 4,33 29 46 13,67 261,544 10 195 290 3810 13625
% 59

11 1171 EYLÜL ATMIŞDÖRTOĞLU5E 6 9 3,00 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 32 43 17,67 246,452 11 232 337 4352 15445
% 67

12 958 ZEYNEDDİN ELZEYN 5E 5 10 1,67 3 7 0,67 5 5 3,33 7 3 6,00 7 8 4,33 3 12 -1,00 30 45 15,00 242,817 12 241 347 4465 15888
% 69

13 0 *                 N * 5E 7 7 4,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 6 8 3,33 27 46 11,67 242,669 13 243 350 4474 15907
% 69

14 194 BEYZA AK 5E 5 7 2,67 3 5 1,33 4 4 2,67 2 8 -0,67 5 9 2,00 5 10 1,67 24 43 9,67 236,774 14 254 362 4653 16598
% 72

15 515 SAMET YURCİ 5E 6 9 3,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 7 8 4,33 28 47 12,33 236,362 15 257 365 4668 16655
% 72

16 401 NEHİR TAŞ 5E 8 7 5,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 6 9 3,00 25 50 8,35 233,259 16 264 373 4767 17022
% 74

17 75 AHMED EYMEN KORKMAZ5E 5 10 1,67 7 3 6,00 3 7 0,67 6 4 4,67 4 11 0,33 4 11 0,33 29 46 13,67 230,534 17 269 379 4857 17328
% 75

18 567 Ö M E R K Ö K N E L 5E 6 9 3,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 4 11 0,33 4 11 0,33 27 48 10,99 228,918 18 275 385 4912 17535
% 76

19 400 HAVVANUR KIRMIZI 5E 5 10 1,67 1 7 -1,33 6 4 4,67 2 7 -0,33 2 12 -2,00 5 10 1,67 21 50 4,35 209,623 19 332 458 5528 19795
% 86

20 186 VUSUFHAMZA ABARAMAK5E 2 13 -2,33 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 23 52 5,68 201,129 20 346 479 5766 20704
% 90

21 129 * M İRE*LIÇ 5E 6 9 3,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 18 57 -0,99 200,840 21 347 480 5769 20734
% 90

22 396 REMZİYE BEYZA ER 5E 3 12 -1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 11 0,33 4 11 0,33 20 55 1,66 196,406 22 357 492 5898 21152
% 92

23 105 M U S A B M E R T 5E 3 12 -1,00 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 3 11 -0,67 2 13 -2,33 21 53 3,33 189,791 23 373 511 6046 21685
% 94

24 0 A  *D EDE Ğ*U     L 5E 2 12 -2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 11 0,33 4 11 0,33 18 56 -0,67 189,693 24 375 513 6051 21692
% 94

25 0 Y*** U YA T   M     A 5E 5 10 1,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 16 59 -3,66 186,919 25 381 519 6103 21891
% 95

26 497 HUZ *FE  PEK 5E 4 10 0,67 3 6 1,00 4 4 2,67 2 8 -0,67 1 13 -3,33 3 12 -1,00 17 53 -0,66 182,528 26 385 525 6177 22138
% 96

27 302 Y A K U P Ç E B E R 5E 4 11 0,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 14 -3,67 3 12 -1,00 18 57 -1,00 178,746 27 390 530 6240 22343
% 97

28 0 PERİHAN NUR AKGÜN 5E 1 14 -3,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 11 0,33 3 11 -0,67 17 57 -2,01 177,325 28 393 533 6261 22405
% 97

29 0 BERA ABDUL 5E 1 14 -3,67 4 6 2,00 3 6 1,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 1 14 -3,67 13 61 -7,34 148,297 29 411 553 6393 22919
% 100



5E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 411 553 6445 23016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580

Okul Ortalaması 7 7 4,77 6 4 4,56 6 4 4,46 4 5 2,22 4 9 1,06 6 8 2,79 32 38 19,86 265,720

SINIF: 5E

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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5F SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 411 553 6445 23016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580

Okul Ortalaması 7 7 4,77 6 4 4,56 6 4 4,46 4 5 2,22 4 9 1,06 6 8 2,79 32 38 19,86 265,720

SINIF: 5F

KATILIMLAR

1 376 AHMET     ARSLAN 5F 9 6 7,00 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 7 8 4,33 9 6 7,00 48 27 39,00 337,678 1 62 88 1503 5870
% 26

2 303 ZEYNEP SUDE YOSMA 5F 11 4 9,67 10 0 10,00 9 1 8,67 6 4 4,67 3 8 0,33 7 4 5,67 46 21 39,01 329,882 2 73 104 1698 6553
% 28

3 410 ÇINAR NARİN 5F 11 3 10,00 8 1 7,67 9 1 8,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 9 6 7,00 44 24 36,00 325,851 3 79 114 1807 6898
% 30

4 544 ERVA AKTAŞ 5F 10 5 8,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 8 7 5,67 43 27 34,00 311,585 4 96 141 2213 8260
% 36

5 233 MUHAMMED TOPU 5F 7 7 4,67 5 4 3,67 8 2 7,33 6 2 5,33 6 8 3,33 6 7 3,67 38 30 28,00 292,881 5 129 193 2772 10147
% 44

6 542 YUSUF EMİR ÇAIIK 5F 7 8 4,33 8 2 7,33 4 6 2,00 5 4 3,67 5 8 2,33 7 8 4,33 36 36 23,99 280,877 6 153 226 3178 11465
% 50

7 973 BERRA KARAGÖZ 5F 7 8 4,33 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 5 9 2,00 5 10 1,67 37 37 24,67 273,629 7 162 243 3401 12222
% 53

8 222 ENSARRİNANÇ İS AN 5F 11 4 9,67 4 5 2,33 6 2 5,33 21 11 17,33 265,560 8 179 271 3679 13169
% 57

9 199 MİDYA MUHAMED ALİ 5F 4 11 0,33 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 2 6 0,00 7 8 4,33 33 35 21,32 255,732 9 210 309 4036 14323
% 62

10 634 DERYA KARAKAYA 5F 4 11 0,33 4 4 2,67 5 4 3,67 4 6 2,00 7 8 4,33 4 11 0,33 28 44 13,33 239,824 10 246 353 4556 16229
% 71

11 261 İZZET TÜRKMEN 5F 8 5 6,33 4 5 2,33 6 3 5,00 0 7 -2,33 2 8 -0,67 2 7 -0,33 22 35 10,33 236,685 11 255 363 4656 16605
% 72

12 364 EMİRBEYHATUN 5F 6 9 3,00 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 8 2,33 3 12 -1,00 26 47 10,32 232,294 12 266 375 4798 17131
% 74

13 593 ABDÜLKADİRDİLEKÇİ 5F 6 9 3,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 28 47 12,35 229,660 13 272 382 4888 17442
% 76

14 164 HANDENU  ORTAK 5F 6 8 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 3 6 1,00 2 12 -2,00 5 9 2,00 26 45 11,00 229,255 14 273 383 4899 17487
% 76

15 595 İSAÜÖRÜNÖRR   SN 5F 6 9 3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 8 2,33 4 11 0,33 23 50 6,33 226,985 15 286 398 4968 17764
% 77

16 357 ZEYNEP KÜÇÜK 5F 5 6 3,00 6 2 5,33 4 3 3,00 2 3 1,00 2 10 -1,33 4 11 0,33 23 35 11,33 226,118 16 288 400 5001 17858
% 78

17 411 BETÜL RANA BAĞSIZ 5F 8 7 5,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 25 50 8,34 221,607 17 298 415 5154 18410
% 80

18 0 SADİLALYUSUF 5F 6 9 3,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 21 54 2,99 217,663 18 304 424 5269 18880
% 82

19 158 KÜBRA KURUGÖL 5F 6 9 3,00 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 2 13 -2,33 1 9 -2,00 26 44 11,33 216,025 19 307 428 5323 19077
% 83

20 406 DURU ÖKCÜN 5F 5 10 1,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 4 10 0,67 4 11 0,33 21 53 3,34 210,185 20 328 454 5503 19721
% 86

21 702 EREN AYAZ BAYI 5F 4 11 0,33 3 6 1,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 21 53 3,33 209,948 21 331 457 5515 19758
% 86

22 1883 RAVZANUR BAKTİMUR 5F 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 10 1,67 5 10 1,67 20 55 1,68 206,102 22 337 466 5630 20178
% 88

23 217 GÖKDENİZ UNCUOĞLU5F 1 13 -3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 10 1,67 5 10 1,67 22 52 4,67 204,625 23 341 472 5671 20339
% 88

24 286 MELİSA * KAYA 5F 4 11 0,33 3 6 1,00 5 3 4,00 4 6 2,00 3 9 0,00 2 13 -2,33 21 48 5,00 199,937 24 349 482 5799 20828
% 90

25 395 MUSA SUBAŞI 5F 3 12 -1,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 17 58 -2,33 187,653 25 378 516 6091 21846
% 95

26 512 ELİF ÖZTÜRK 5F 5 8 2,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 1 11 -2,67 0 14 -4,67 18 51 0,99 182,530 26 384 524 6176 22137
% 96

27 577 ELİF NU* TİLKİ 5F 2 13 -2,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 14 61 -6,33 162,323 27 406 547 6368 22806
% 99

28 0 BA  AN*M HR*A A İ  L 5F 4 10 0,67 2 8 -0,67 2 6 0,00 0 8 -2,67 0 13 -4,33 2 13 -2,33 10 58 -9,33 156,494 28 408 549 6381 22861
% 99

29 836 CİVAN MUHETMETALİ 5F 0 15 -5,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 12 63 -9,00 155,483 29 410 551 6384 22875
% 99



5F SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 411 553 6445 23016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580

Okul Ortalaması 7 7 4,77 6 4 4,56 6 4 4,46 4 5 2,22 4 9 1,06 6 8 2,79 32 38 19,86 265,720

SINIF: 5F

KATILIMLAR
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5G SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 411 553 6445 23016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580

Okul Ortalaması 7 7 4,77 6 4 4,56 6 4 4,46 4 5 2,22 4 9 1,06 6 8 2,79 32 38 19,86 265,720

SINIF: 5G

KATILIMLAR

1 988 AKİF * YÜZ 5G 11 3 10,00 8 0 8,00 9 1 8,67 8 2 7,33 5 2 4,33 8 4 6,67 49 12 45,00 359,299 1 40 56 1033 4179
% 18

2 989 EMİNE DURSUN 5G 11 3 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 5 7 2,67 4 7 1,67 45 22 37,67 323,278 2 82 117 1877 7137
% 31

3 336 BUĞLEM MİN  ÇE İN 5G 10 4 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 5 10 1,67 6 9 3,00 43 31 32,67 309,512 3 101 151 2278 8461
% 37

4 514 KIVANÇ MAHMUT GÜNEY5G 12 3 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 5 3 4,00 2 12 -2,00 6 9 3,00 41 31 30,66 300,697 4 114 170 2538 9337
% 41

5 480 ZEHRA IŞIK 5G 6 7 3,67 6 2 5,33 8 1 7,67 8 2 7,33 4 9 1,00 8 4 6,67 40 25 31,67 298,599 5 117 173 2599 9551
% 41

6 402 İLKNURBBAŞ 5G 10 3 9,00 8 0 8,00 8 1 7,67 4 3 3,00 3 10 -0,33 5 9 2,00 38 26 29,34 293,748 6 127 188 2752 10063
% 44

7 442 ELİF BEREN SÜNDÜK 5G 7 6 5,00 2 7 -0,33 5 2 4,33 3 4 1,67 7 6 5,00 6 7 3,67 30 32 19,34 281,082 7 152 224 3171 11447
% 50

8 524 SEBİHA NUR BALLAN 5G 8 3 7,00 7 1 6,67 6 2 5,33 2 3 1,00 3 5 1,33 3 7 0,67 29 21 22,00 272,556 8 164 248 3432 12341
% 54

9 18 DAVUT ÇEBER 5G 7 3 6,00 4 4 2,67 3 3 2,00 0 1 -0,33 4 4 2,67 1 1 0,67 19 16 13,68 255,288 9 211 310 4048 14369
% 62

10 992 MELEK NUR KIRMAÇ 5G 8 5 6,33 4 6 2,00 4 3 3,00 1 7 -1,33 4 10 0,67 5 9 2,00 26 40 12,67 252,418 10 218 319 4142 14708
% 64

11 527 YAĞMUR YÜKSEK 5G 7 8 4,33 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 35 40 21,66 249,607 11 227 331 4250 15062
% 65

12 740 ÖMER ASAF KARAKAYA5G 7 5 5,33 7 1 6,67 6 2 5,33 3 11 -0,67 3 12 -1,00 26 31 15,66 242,061 12 244 351 4491 15984
% 69

13 359 HAVVA NURGÜL ECEVİT5G 5 10 1,67 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 5 10 1,67 2 13 -2,33 32 43 17,67 237,257 13 253 361 4636 16540
% 72

14 0 BATIKAN ÖZLEN 5G 5 5 3,33 5 4 3,67 5 3 4,00 1 7 -1,33 5 8 2,33 2 11 -1,67 23 38 10,33 231,680 14 267 376 4818 17199
% 75

15 566 İSMAİL MERT ESEN 5G 2 13 -2,33 3 7 0,67 7 3 6,00 5 5 3,33 5 10 1,67 6 9 3,00 28 47 12,34 228,689 15 276 387 4918 17565
% 76

16 1969 YUSUF BERAT İLİ 5G 5 9 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 7 -0,33 3 12 -1,00 6 9 3,00 25 48 9,00 227,178 16 284 396 4964 17742
% 77

17 807 DU RUHEKİMOĞLU 5G 4 6 2,00 6 1 5,67 3 3 2,00 2 3 1,00 1 3 0,00 3 8 0,33 19 24 11,00 226,089 17 290 402 5007 17865
% 78

18 270 MEHMET KESGİN 5G 5 10 1,67 7 2 6,33 3 7 0,67 1 1 0,67 0 6 -2,00 4 9 1,00 20 35 8,34 214,552 18 309 432 5365 19232
% 84

19 475 RUEE CUMA 5G 4 11 0,33 3 5 1,33 4 6 2,00 3 4 1,67 2 10 -1,33 5 7 2,67 21 43 6,67 214,104 19 311 434 5374 19275
% 84

20 728 EMİR GÜR*Z 5G 6 9 3,00 8 2 7,33 5 5 3,33 1 8 -1,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 25 49 8,66 213,714 20 316 439 5389 19316
% 84

21 0 FATMA BİRKAVİ 5G 3 7 0,67 1 6 -1,00 2 7 -0,33 3 3 2,00 3 4 1,67 3 7 0,67 15 34 3,68 211,763 21 323 448 5450 19537
% 85

22 0 NİCADŞİBLİM 5G 0 1 -0,33 1 0 1,00 0 1 -0,33 1 2 0,34 196,565 22 356 491 5896 21136
% 92

23 466 HÜSEYİNARDAAKSOY 5G 2 13 -2,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 1 14 -3,67 6 9 3,00 22 53 4,33 194,151 23 363 498 5948 21333
% 93

24 1862 ATAR             TAHA 5G 3 7 0,67 3 5 1,33 0 7 -2,33 1 7 -1,33 1 11 -2,67 3 8 0,33 11 45 -4,00 180,491 24 387 527 6208 22243
% 97

25 0 ALPERENKYA 5G 4 8 1,33 2 8 -0,67 1 6 -1,00 0 10 -3,33 3 12 -1,00 2 12 -2,00 12 56 -6,67 176,135 25 394 534 6275 22451
% 98

26 278 HÜSEYİ 5G 1 14 -3,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 10 0,67 1 14 -3,67 17 57 -2,00 169,097 26 400 541 6336 22678
% 99
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5Ğ SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 411 553 6445 23016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580

Okul Ortalaması 7 7 4,77 6 4 4,56 6 4 4,46 4 5 2,22 4 9 1,06 6 8 2,79 32 38 19,86 265,720

SINIF: 5Ğ

KATILIMLAR

1 972 BERKAY ENGİN 5Ğ 2 10 -1,33 2 5 0,33 1 4 -0,33 2 8 -0,67 0 10 -3,33 4 10 0,67 11 47 -4,66 171,631 1 399 540 6321 22605
% 98
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5H SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 411 553 6445 23016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580

Okul Ortalaması 7 7 4,77 6 4 4,56 6 4 4,46 4 5 2,22 4 9 1,06 6 8 2,79 32 38 19,86 265,720

SINIF: 5H

KATILIMLAR

1 600 EYMEN BİNİCİ 5H 11 4 9,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 6 7 3,67 9 6 7,00 53 20 46,34 360,224 1 39 54 1015 4122
% 18

2 703 BERAT MARAZ 5H 9 6 7,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 6 2,00 10 5 8,33 9 6 7,00 46 29 36,33 345,291 2 52 74 1324 5227
% 23

3 714 ELİF SELAM 5H 11 3 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 2 6 0,00 3 10 -0,33 10 2 9,33 44 23 36,33 335,956 3 65 91 1545 6014
% 26

4 372 BÜŞRA ÖZTÜRK 5H 7 6 5,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 6 3 5,00 9 6 7,00 44 23 36,33 327,474 4 75 109 1762 6758
% 29

5 545 HEDİYE AYAĞ 5H 10 3 9,00 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 6 9 3,00 7 8 4,33 40 33 29,00 310,518 5 100 149 2245 8365
% 36

6 580 *E*İ*A 5H 9 6 7,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 5 8 2,33 7 7 4,67 39 33 28,00 301,287 6 110 165 2517 9276
% 40

7 601 AYŞEGÜL AYDIN 5H 10 5 8,33 8 2 7,33 8 2 7,33 3 7 0,67 5 10 1,67 5 10 1,67 39 36 27,00 292,450 7 130 194 2789 10194
% 44

8 188 EMİN MUSLU 5H 7 7 4,67 5 4 3,67 10 0 10,00 5 4 3,67 4 9 1,00 7 6 5,00 38 30 28,01 290,519 8 133 197 2860 10414
% 45

9 605 ZÜMRA NAZ EKİZ 5H 8 5 6,33 4 3 3,00 5 1 4,67 6 1 5,67 6 9 3,00 5 10 1,67 34 29 24,34 282,653 9 150 222 3128 11275
% 49

10 487 ABDÜLKADİR ULAŞ 5H 6 8 3,33 8 2 7,33 9 1 8,67 4 5 2,33 5 8 2,33 6 9 3,00 38 33 26,99 281,893 10 151 223 3147 11361
% 49

11 153 MİRAÇ FİDANCI 5H 7 8 4,33 7 3 6,00 5 5 3,33 3 7 0,67 7 8 4,33 6 9 3,00 35 40 21,66 279,357 11 155 229 3227 11617
% 50

12 0 NUR KEVSER TOYGAR 5H 10 5 8,33 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 7 8 4,33 33 42 18,99 274,683 12 161 242 3372 12124
% 53

13 362 ŞEYDANUR PAMAY 5H 7 6 5,00 6 3 5,00 9 1 8,67 3 4 1,67 2 9 -1,00 6 7 3,67 33 30 23,01 270,442 13 169 254 3492 12582
% 55

14 547 RAVZANUR ARAL 5H 9 6 7,00 8 2 7,33 8 2 7,33 4 6 2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 36 39 22,99 266,599 14 175 266 3645 13059
% 57

15 371 ECRİN DEMİT AŞ 5H 8 7 5,67 6 4 4,67 6 3 5,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 31 43 16,68 252,273 15 219 320 4144 14726
% 64

16 1030 MUHAMME TÇETİN 5H 6 9 3,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 5 10 1,67 24 51 7,01 234,718 16 260 369 4717 16842
% 73

17 656 HARUN AYTEKİN 5H 6 9 3,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 6 8 3,33 25 49 8,66 229,914 17 271 381 4879 17397
% 76

18 0 OĞUZ ALP ÖZTÜRK 5H 6 9 3,00 8 2 7,33 4 6 2,00 0 10 -3,33 5 10 1,67 2 13 -2,33 25 50 8,34 221,881 18 295 411 5140 18376
% 80

19 812 ENES BALIK 5H 4 11 0,33 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 6 9 3,00 25 50 8,34 214,903 19 308 431 5359 19204
% 83

20 500 GÜNEŞ KENÇ 5H 2 13 -2,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 9 3,00 5 10 1,67 23 52 5,67 213,162 20 317 440 5408 19370
% 84

21 377 UTKU TÜRKER 5H 5 9 2,00 7 2 6,33 1 8 -1,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 3 10 -0,33 21 49 4,66 206,665 21 334 462 5607 20113
% 87

22 933 SİDRABİRKAVİ 5H 3 12 -1,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 19 56 0,33 198,891 22 352 486 5833 20931
% 91

23 428 UTKUCAN SARĞIN 5H 4 11 0,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 20 55 1,66 196,899 23 355 490 5892 21115
% 92

24 1360 ENSAR KAYA 5H 5 10 1,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 2 10 -1,33 2 13 -2,33 15 57 -3,99 178,997 24 389 529 6234 22330
% 97

25 720 UMUT ALİ SELAM 5H 2 13 -2,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 0 15 -5,00 5 10 1,67 12 63 -9,00 156,956 25 407 548 6377 22853
% 99
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5İ SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 411 553 6445 23016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580

Okul Ortalaması 7 7 4,77 6 4 4,56 6 4 4,46 4 5 2,22 4 9 1,06 6 8 2,79 32 38 19,86 265,720

SINIF: 5İ

KATILIMLAR

1 741 HÜMEYRA SALTAŞ 5İ 14 1 13,67 8 2 7,33 7 3 6,00 3 7 0,67 6 9 3,00 11 4 9,67 49 26 40,34 367,416 1 30 42 891 3657
% 16

2 753 ZEHRA GÜNEŞ 5İ 11 4 9,67 7 3 6,00 10 0 10,00 3 5 1,33 5 5 3,33 12 3 11,00 48 20 41,33 362,256 2 36 50 984 3990
% 17

3 794 MİRAÇ YILDIZ 5İ 11 3 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 4 10 0,67 10 5 8,33 54 19 47,67 358,226 3 42 59 1064 4263
% 19

4 730 ECRİNNUR SARMA 5İ 8 6 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 6 6 4,00 12 3 11,00 50 21 43,01 354,447 4 43 62 1121 4508
% 20

5 1077 TARIK ÖMER KILAVUZ 5İ 11 1 10,67 10 0 10,00 9 0 9,00 6 4 4,67 4 7 1,67 9 5 7,33 49 17 43,34 352,028 5 45 66 1174 4689
% 20

6 1060 FURKAN AYKIN 5İ 11 4 9,67 10 0 10,00 10 0 10,00 6 4 4,67 4 11 0,33 10 5 8,33 51 24 43,00 346,984 6 49 71 1275 5076
% 22

7 507 YASİN ÖZ 5İ 7 8 4,33 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 7 8 4,33 9 6 7,00 49 26 40,33 329,990 7 72 103 1692 6545
% 28

8 1131 NİSANUR YAMAK 5İ 9 5 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 5 7,33 44 14 39,33 326,243 8 77 112 1800 6868
% 30

9 715 AYŞE AYDIN 5İ 10 5 8,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 1 7,67 5 10 1,67 7 5 5,33 45 26 36,33 322,100 9 85 120 1913 7247
% 31

10 786 RUMEYSA SALTAŞ 5İ 9 5 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 6 9 3,00 9 6 7,00 42 32 31,33 319,125 10 89 127 1990 7533
% 33

11 1057 MUHAMMED ALİ AZAR 5İ 10 5 8,33 6 4 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 4 11 0,33 9 6 7,00 43 32 32,33 315,769 11 93 133 2086 7841
% 34

12 520 ZEYNEP SOLAK 5İ 7 7 4,67 6 4 4,67 10 0 10,00 6 3 5,00 5 5 3,33 7 7 4,67 41 26 32,34 305,959 12 105 156 2372 8808
% 38

13 201 ZEHRANUR RENÇBER 5İ 7 6 5,00 7 2 6,33 7 3 6,00 3 2 2,33 5 6 3,00 8 5 6,33 37 24 28,99 303,507 13 108 162 2449 9055
% 39

14 501 YİĞİT EMRE GEDİK 5İ 10 5 8,33 7 3 6,00 5 4 3,67 3 3 2,00 4 1 3,67 29 16 23,67 284,861 14 146 216 3063 11045
% 48

15 713 ZEYNEP ŞAHİN 5İ 8 4 6,67 5 4 3,67 9 1 8,67 8 1 7,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 38 32 27,35 277,801 15 157 233 3273 11773
% 51

16 196 YUSUF KAYA 5İ 8 7 5,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 4 11 0,33 5 10 1,67 38 37 25,66 275,717 16 159 240 3340 12001
% 52

17 439 ZÜLEYHA ÖZENSEL 5İ 10 5 8,33 5 5 3,33 6 3 5,00 5 4 3,67 3 9 0,00 4 8 1,33 33 34 21,66 273,471 17 163 245 3406 12241
% 53

18 614 BURAK TARHAN 5İ 6 8 3,33 7 2 6,33 7 3 6,00 4 6 2,00 5 10 1,67 6 9 3,00 35 38 22,33 269,176 18 171 258 3544 12743
% 55

19 506 TAHA YAVUZ BAĞIŞLAR5İ 6 9 3,00 7 3 6,00 5 5 3,33 6 4 4,67 5 10 1,67 6 9 3,00 35 40 21,67 265,325 19 180 272 3686 13195
% 57

20 541 MENESSA DUMAN 5İ 9 6 7,00 7 3 6,00 4 6 2,00 3 6 1,00 6 9 3,00 3 12 -1,00 32 42 18,00 263,423 20 187 281 3743 13410
% 58

21 172 MUSTAFA AÇIKYÜREK 5İ 8 7 5,67 4 6 2,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 7 8 4,33 5 10 1,67 27 48 11,01 257,310 21 204 302 3977 14131
% 61

22 513 ALPEREN KAYGUSUZ 5İ 8 7 5,67 8 2 7,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 7 8 4,33 32 43 17,67 256,750 22 206 304 3999 14196
% 62

23 1079 MUSTAFA DOMAN 5İ 10 5 8,33 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 31 44 16,32 255,923 23 209 307 4026 14298
% 62

24 736 BUĞLEMERVA DOĞAN 5İ 5 10 1,67 5 5 3,33 6 4 4,67 5 3 4,00 2 6 0,00 5 8 2,33 28 36 16,00 241,900 24 245 352 4498 16001
% 70

25 214 ÇINAR DURU 5İ 6 9 3,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 22 53 4,33 211,427 25 324 449 5454 19569
% 85

26 344 TUBANUR SEYİTOĞLU 5İ 2 13 -2,33 6 4 4,67 5 4 3,67 1 9 -2,00 5 9 2,00 3 12 -1,00 22 51 5,01 202,267 26 344 477 5733 20583
% 89

27 1141 ZÜMRA KURT 5İ 1 14 -3,67 5 4 3,67 4 5 2,33 4 5 2,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 22 50 5,33 195,680 27 360 495 5919 21204
% 92

28 433 SULTAN ÖZENSEL 5İ 6 9 3,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 19 56 0,33 195,032 28 362 497 5931 21262
% 92

29 1051 YUNUS BEKTAŞ 5İ 5 9 2,00 3 7 0,67 2 6 0,00 1 9 -2,00 2 13 -2,33 4 11 0,33 17 55 -1,33 192,537 29 367 502 5986 21478
% 93

30 448 UĞURBBİNGÖL 5İ 2 13 -2,33 0 10 -3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 18 57 -1,00 178,707 30 391 531 6241 22344
% 97

31 881 MUHAMMAD SUBAHİ 5İ 0 15 -5,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 12 63 -9,00 156,376 31 409 550 6382 22863
% 99



5İ SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 411 553 6445 23016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580

Okul Ortalaması 7 7 4,77 6 4 4,56 6 4 4,46 4 5 2,22 4 9 1,06 6 8 2,79 32 38 19,86 265,720

SINIF: 5İ

KATILIMLAR
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5K SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 411 553 6445 23016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580

Okul Ortalaması 7 7 4,77 6 4 4,56 6 4 4,46 4 5 2,22 4 9 1,06 6 8 2,79 32 38 19,86 265,720

SINIF: 5K

KATILIMLAR

1 238 GİZEM AK 5K 12 3 11,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 6 9 3,00 8 7 5,67 49 26 40,34 345,675 1 51 73 1313 5193
% 23

2 228 ELİFNUR KILIÇ 5K 10 4 8,67 7 3 6,00 7 2 6,33 5 4 3,67 7 5 5,33 8 6 6,00 44 24 36,00 337,088 2 63 89 1517 5918
% 26

3 1006 CASIM BERAT AKÜN 5K 8 6 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 3 6 1,00 6 4 4,67 9 6 7,00 46 22 38,67 336,191 3 64 90 1537 5992
% 26

4 191 ZEHRA VARLI 5K 8 7 5,67 10 0 10,00 10 0 10,00 6 2 5,33 4 9 1,00 10 5 8,33 48 23 40,33 329,864 4 74 105 1699 6556
% 28

5 1613 EYÜP KUMEK 5K 9 5 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 3 3 2,00 3 4 1,67 8 5 6,33 41 19 34,66 320,225 5 87 125 1958 7420
% 32

6 91 BEREN AYBEYAZ 5K 8 7 5,67 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 5 10 1,67 8 7 5,67 41 34 29,67 300,934 6 112 168 2528 9314
% 40

7 2141 MEHMET ALKAN 5K 9 5 7,33 5 3 4,00 4 6 2,00 5 3 4,00 7 5 5,33 5 8 2,33 35 30 24,99 296,684 7 120 179 2665 9761
% 42

8 471 CELAL PEKER 5K 8 6 6,00 6 2 5,33 5 5 3,33 3 4 1,67 5 10 1,67 9 6 7,00 36 33 25,00 295,541 8 123 182 2695 9875
% 43

9 725 AYDIN ARAS YILMAZ 5K 7 7 4,67 7 2 6,33 9 1 8,67 4 3 3,00 4 3 3,00 4 4 2,67 35 20 28,34 290,231 9 134 198 2872 10444
% 45

10 1106 MİNANUR YAMAN 5K 8 7 5,67 9 1 8,67 6 4 4,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 9 6 7,00 39 36 27,01 290,217 10 135 199 2873 10445
% 45

11 970 BERATCAN KARABBIÇAK5K 8 7 5,67 7 2 6,33 7 3 6,00 3 7 0,67 7 8 4,33 5 10 1,67 37 37 24,67 286,830 11 141 208 3001 10816
% 47

12 778 MEHMET ALİ ARSLAN 5K 8 7 5,67 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 7 8 4,33 6 9 3,00 34 41 20,34 280,681 12 154 227 3184 11481
% 50

13 1235 ZERJİN SUMELİ 5K 7 8 4,33 7 3 6,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 6 9 3,00 6 9 3,00 36 39 22,99 279,253 13 156 230 3230 11633
% 51

14 1163 TUSEM IŞ K 5K 5 5 3,33 6 2 5,33 4 3 3,00 2 6 0,00 6 4 4,67 3 9 0,00 26 29 16,33 256,546 14 207 305 4005 14216
% 62

15 615 BEYTULLAH  UYSAL 5K 8 7 5,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 7 8 4,33 29 46 13,66 253,635 15 214 315 4098 14559
% 63

16 387 FATMA ALKIŞ 5K 4 0 4,00 7 0 7,00 5 1 4,67 2 1 1,67 1 2 0,33 2 3 1,00 21 7 18,67 252,812 16 216 317 4127 14657
% 64

17 0 ELANUR FİGEK * L* 5K 7 8 4,33 3 7 0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 27 48 11,00 236,409 17 256 364 4666 16646
% 72

18 488 MERCAN YAREN KURT 5K 8 7 5,67 4 6 2,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 29 46 13,68 232,640 18 265 374 4786 17086
% 74

19 453 MERT BAŞEGEN 5K 5 10 1,67 6 4 4,67 6 4 4,67 4 5 2,33 1 9 -2,00 4 7 1,67 26 39 13,01 227,303 19 283 395 4962 17728
% 77

20 358 MUHAMMED İNANÇ 5K 4 11 0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 5 10 1,67 4 11 0,33 26 49 9,66 222,635 20 294 409 5124 18292
% 79

21 0 CEMRE   OCAK 5K 5 10 1,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 9 1,00 5 10 1,67 20 53 2,34 213,967 21 313 436 5380 19291
% 84

22 398 AMİNE SULTAN TOKAL 5K 3 12 -1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 19 56 0,33 193,866 22 364 499 5960 21366
% 93
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5L SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 411 553 6445 23016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580

Okul Ortalaması 7 7 4,77 6 4 4,56 6 4 4,46 4 5 2,22 4 9 1,06 6 8 2,79 32 38 19,86 265,720

SINIF: 5L

KATILIMLAR

1 795 HATİCE BAHAR 5L 12 2 11,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 5 6 3,00 12 3 11,00 56 14 51,33 386,390 1 18 26 623 2605
% 11

2 550 EZGİ MELDA AYAĞ 5L 10 5 8,33 10 0 10,00 10 0 10,00 4 6 2,00 8 4 6,67 10 3 9,00 52 18 46,00 372,086 2 27 38 821 3391
% 15

3 889 İLKER ALTINYUVA 5L 12 3 11,00 10 0 10,00 9 1 8,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 6 9 3,00 45 30 35,00 313,600 3 94 137 2152 8058
% 35

4 526 ABDULSAMET SALTAŞ 5L 13 1 12,67 7 3 6,00 9 1 8,67 1 4 -0,33 0 4 -1,33 4 7 1,67 34 20 27,35 298,628 4 116 172 2598 9549
% 41

5 1247 RUDE TOK AŞ 5L 7 8 4,33 10 0 10,00 6 4 4,67 5 5 3,33 4 7 1,67 8 7 5,67 40 31 29,67 295,610 5 122 181 2691 9865
% 43

6 0 EMİRS*REK 5L 10 5 8,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 4 11 0,33 5 10 1,67 41 34 29,66 292,245 6 131 195 2795 10213
% 44

7 1270 ÇINAR ULUĞ 5L 12 3 11,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 5 10 1,67 4 10 0,67 36 38 23,35 289,884 7 137 202 2893 10493
% 46

8 103 ECRİN DAMLA DAKAK 5L 6 8 3,33 7 2 6,33 8 1 7,67 4 4 2,67 4 11 0,33 6 9 3,00 35 35 23,33 267,281 8 173 264 3625 12978
% 56

9 1766 MUHAMMED EMİR ULUSAL5L 9 5 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 4 6 2,00 4 11 0,33 2 12 -2,00 36 37 23,66 266,417 9 176 267 3651 13082
% 57

10 0 ÖMER TAHA AÇIKYÜREK5L 10 5 8,33 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 2 13 -2,33 7 8 4,33 32 43 17,66 266,198 10 177 268 3655 13106
% 57

11 987 RÜZGAR FIRAT 5L 9 6 7,00 5 5 3,33 7 3 6,00 2 5 0,33 4 11 0,33 4 8 1,33 31 38 18,32 263,989 11 185 278 3728 13348
% 58

12 1243 YAĞIZ POLAT 5L 8 6 6,00 5 3 4,00 5 3 4,00 4 3 3,00 2 9 -1,00 5 7 2,67 29 31 18,67 259,962 12 197 294 3875 13807
% 60

13 1726 MEHMET AKİF KAĞAR 5L 7 7 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 10 1,67 5 10 1,67 31 43 16,67 257,369 13 203 301 3974 14123
% 61

14 138 YAMUR  BAY* İT 5L 5 10 1,67 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 11 0,33 8 7 5,67 30 45 15,00 251,518 14 222 323 4171 14817
% 64

15 599 ENES TAL * ÇAKIR 5L 5 10 1,67 7 3 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 7 8 4,33 33 42 19,00 251,283 15 223 324 4179 14851
% 65

16 1276 YUSUF GÜVENÇ 5L 6 9 3,00 8 2 7,33 5 5 3,33 3 7 0,67 6 9 3,00 3 12 -1,00 31 44 16,33 246,816 16 231 336 4336 15406
% 67

17 1697 İSMAİL SAĞIN 5L 10 5 8,33 6 4 4,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 11 0,33 2 13 -2,33 28 47 12,33 244,152 17 237 342 4424 15728
% 68

18 737 ZEVNEP ELÇİN SARGIN5L 5 10 1,67 7 3 6,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 7 8 4,33 1 13 -3,33 30 44 15,33 238,752 18 250 357 4586 16351
% 71

19 430 IRMAK ALUÇÇ 5L 3 12 -1,00 6 4 4,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 23 52 5,67 206,340 19 336 464 5622 20152
% 88

20 476 HALİL İBRAHİM KORKMAZ5L 5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 11 0,33 1 14 -3,67 20 55 1,67 193,402 20 365 500 5971 21405
% 93

21 553 EMİRHAN MERCİMEK 5L 4 11 0,33 6 4 4,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 21 54 3,00 192,171 21 368 503 5996 21512
% 93

22 277 BURAK TAŞTEKİN 5L 5 10 1,67 2 7 -0,33 3 7 0,67 4 4 2,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 19 53 1,35 192,145 22 369 504 5998 21515
% 93

23 1567 EMRE KARSAK 5L 4 11 0,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 6 9 3,00 1 14 -3,67 17 58 -2,34 189,186 23 376 514 6059 21737
% 94

24 1121 DAMLA NURY ILMAZ 5L 2 11 -1,67 3 5 1,33 1 7 -1,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 12 46 -3,34 177,513 24 392 532 6255 22395
% 97
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5M SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 411 553 6445 23016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580

Okul Ortalaması 7 7 4,77 6 4 4,56 6 4 4,46 4 5 2,22 4 9 1,06 6 8 2,79 32 38 19,86 265,720

SINIF: 5M

KATILIMLAR

1 1299 ASYA SELÇUK 5M 14 1 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 0 9,00 6 7 3,67 11 4 9,67 59 13 54,68 399,273 1 11 16 471 2012
% 8,74

2 1286 BERKE ÇİLEK 5M 11 3 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 2 6,33 13 1 12,67 54 13 49,66 394,185 2 14 20 522 2235
% 9,71

3 465 ECRİN CEYHAN 5M 11 3 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 7 8 4,33 11 4 9,67 54 20 47,34 373,799 3 26 37 801 3291
% 14

4 575 NİSANUR ONĞULU 5M 10 4 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 4 5 2,33 7 5 5,33 11 4 9,67 48 22 40,66 358,863 4 41 57 1045 4214
% 18

5 774 ECRİN KAYIK 5M 11 4 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 7 8 4,33 7 8 4,33 47 28 37,66 335,624 5 66 92 1551 6039
% 26

6 678 FARUK DOROĞLU 5M 8 4 6,67 7 2 6,33 10 0 10,00 7 3 6,00 5 9 2,00 10 5 8,33 47 23 39,33 334,300 6 67 94 1586 6158
% 27

7 482 ADEM KURT 5M 8 2 7,33 6 4 4,67 4 5 2,33 2 6 0,00 4 5 2,33 9 5 7,33 33 27 23,99 301,210 7 111 167 2521 9288
% 40

8 245 RABİA KUŞ EY 5M 9 6 7,00 7 3 6,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 10 1,67 9 6 7,00 36 39 23,00 294,789 8 126 185 2719 9958
% 43

9 961 IRMAK PEKDEMİR 5M 10 4 8,67 5 4 3,67 6 4 4,67 6 3 5,00 5 7 2,67 32 22 24,68 285,120 9 144 213 3052 11014
% 48

10 207 İSMAİL *P AĞUT 5M 9 5 7,33 7 2 6,33 7 3 6,00 0 9 -3,00 2 12 -2,00 9 6 7,00 34 37 21,66 282,773 10 149 221 3125 11265
% 49

11 481 MEVLÜT KEREM ÇALIM5M 10 5 8,33 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 34 41 20,34 268,661 11 172 260 3566 12806
% 56

12 342 BERATETE 5M 7 5 5,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 2 7 -0,33 5 8 2,33 7 8 4,33 28 41 14,33 263,550 12 186 280 3740 13395
% 58

13 924 AYŞE HÜMA YAĞMAHAN5M 9 3 8,00 5 3 4,00 8 2 7,33 3 6 1,00 2 10 -1,33 4 10 0,67 31 34 19,67 262,921 13 189 283 3756 13467
% 59

14 462 İLAYDA ÇETİN 5M 6 8 3,33 7 2 6,33 6 4 4,67 3 6 1,00 3 9 0,00 5 8 2,33 30 37 17,66 251,640 14 221 322 4168 14802
% 64

15 198 ECRİN HAYDAN 5M 8 7 5,67 4 5 2,33 5 5 3,33 0 10 -3,33 5 10 1,67 5 10 1,67 27 47 11,34 250,082 15 226 329 4232 15005
% 65

16 165 EGEMEN ÖZKURT 5M 9 6 7,00 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 30 45 15,00 248,859 16 228 332 4274 15155
% 66

17 554 NARİN ÖREN 5M 4 8 1,33 3 6 1,00 6 3 5,00 4 4 2,67 3 9 0,00 5 8 2,33 25 38 12,33 233,429 17 263 372 4761 17005
% 74

18 557 MERTCAN PARÇAL 5M 5 9 2,00 3 7 0,67 4 1 3,67 1 5 -0,67 5 3 4,00 2 9 -1,00 20 34 8,67 230,957 18 268 378 4843 17277
% 75

19 463 YAĞMUR ÇETİN 5M 4 7 1,67 4 4 2,67 6 2 5,33 0 6 -2,00 3 8 0,33 4 7 1,67 21 34 9,67 228,985 19 274 384 4910 17527
% 76

20 156 NİĞDA ÇINAR 5M 5 10 1,67 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 12 -2,00 6 9 3,00 27 47 11,34 227,879 20 281 393 4945 17661
% 77

21 1745 MER V NARİN 5M 3 10 -0,33 2 5 0,33 2 5 0,33 2 8 -0,67 6 9 3,00 6 9 3,00 21 46 5,66 224,919 21 291 404 5054 18016
% 78

22 252 ÜVEYS BEDÜK 5M 5 9 2,00 8 2 7,33 8 2 7,33 3 6 1,00 3 10 -0,33 1 14 -3,67 28 43 13,66 219,745 22 301 420 5208 18639
% 81

23 0 MUHAMMEDCUMA 5M 4 11 0,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 5 10 1,67 6 9 3,00 20 55 1,67 213,977 23 312 435 5379 19290
% 84

24 692 NİSANUR DOROĞLU 5M 2 13 -2,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 8 7 5,67 21 54 3,01 211,146 24 325 450 5462 19597
% 85

25 590 MUHAMMEDBERATZENT5M 2 10 -1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 4 11 0,33 4 10 0,67 24 47 8,33 210,853 25 327 452 5475 19643
% 85

26 576 İSA KAPLAN 5M 4 9 1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 4 1,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 21 49 4,68 210,171 26 329 455 5505 19724
% 86

27 907 AYSİMA ÇİL 5M 7 8 4,33 5 4 3,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 2 13 -2,33 21 53 3,34 201,892 27 345 478 5741 20620
% 90

28 960 NUR  AYDİLEKÇİ 5M 2 10 -1,33 2 7 -0,33 6 2 5,33 2 5 0,33 0 14 -4,67 6 6 4,00 18 44 3,33 195,949 28 359 494 5914 21189
% 92

29 416 SALİH*EY*MN**MAZ 5M 5 10 1,67 2 8 -0,67 5 4 3,67 1 9 -2,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 18 56 -0,66 189,755 29 374 512 6048 21688
% 94

30 1856 SEDAT  AYDIN 5M 3 12 -1,00 6 4 4,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 11 0,33 1 14 -3,67 19 56 0,33 182,734 30 383 523 6173 22126
% 96

31 964 HAMZ  ALLATA 5M 2 13 -2,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 17 58 -2,33 176,100 31 395 535 6277 22455
% 98

32 460 MELİH KAPLAN 5M 3 12 -1,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 14 61 -6,33 166,800 32 403 544 6348 22722
% 99



5M SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 411 553 6445 23016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580

Okul Ortalaması 7 7 4,77 6 4 4,56 6 4 4,46 4 5 2,22 4 9 1,06 6 8 2,79 32 38 19,86 265,720

SINIF: 5M

KATILIMLAR
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5N SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 411 553 6445 23016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580

Okul Ortalaması 7 7 4,77 6 4 4,56 6 4 4,46 4 5 2,22 4 9 1,06 6 8 2,79 32 38 19,86 265,720

SINIF: 5N

KATILIMLAR

1 1841 SALİH CENGİZZ 5N 12 3 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 3 7 0,67 4 11 0,33 10 5 8,33 47 28 37,67 340,688 1 58 83 1425 5625
% 24

2 33 ÖMER ASAF MERCAN 5N 10 5 8,33 10 0 10,00 10 0 10,00 6 4 4,67 3 12 -1,00 8 7 5,67 47 28 37,67 318,594 2 90 128 2007 7578
% 33

3 208 ALİ EFE AKYILDIZ 5N 7 8 4,33 8 2 7,33 6 3 5,00 7 3 6,00 3 4 1,67 4 10 0,67 35 30 25,00 269,824 3 170 256 3511 12656
% 55

4 47 BUSENAZ ÖZLÜ 5N 9 6 7,00 4 5 2,33 4 6 2,00 3 7 0,67 5 10 1,67 5 10 1,67 30 44 15,34 261,826 4 194 289 3804 13596
% 59

5 0 R* E*Y  SNAR * *  A 5N 11 4 9,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 30 45 15,01 261,472 5 196 291 3816 13638
% 59

6 339 DİĞDEM BAKAN 5N 9 6 7,00 7 3 6,00 7 3 6,00 3 7 0,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 33 42 19,01 257,632 6 202 300 3969 14096
% 61

7 0 AZAD AÇIKYÜREK 5N 7 6 5,00 5 5 3,33 4 3 3,00 2 3 1,00 4 5 2,33 4 9 1,00 26 31 15,66 256,081 7 208 306 4017 14275
% 62

8 529 ALİ KELEŞ 5N 7 8 4,33 8 2 7,33 5 5 3,33 2 7 -0,33 3 12 -1,00 4 10 0,67 29 44 14,33 239,431 8 247 354 4571 16272
% 71

9 582 EBRAR SARE OK 5N 5 10 1,67 7 3 6,00 4 6 2,00 2 7 -0,33 4 11 0,33 6 9 3,00 28 46 12,67 238,111 9 251 358 4601 16429
% 71

10 1861 ŞEVVAL ŞAHİN 5N 7 8 4,33 5 5 3,33 7 3 6,00 4 5 2,33 4 9 1,00 2 13 -2,33 29 43 14,66 237,618 10 252 360 4622 16486
% 72

11 1786 TAHA ADIYEKE 5N 4 4 2,67 6 4 4,67 5 10 1,67 15 18 9,01 228,164 11 278 390 4934 17629
% 77

12 827 HALİL ARSLAN 5N 9 6 7,00 1 8 -1,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 10 1,67 2 13 -2,33 22 52 4,67 227,493 12 282 394 4959 17709
% 77

13 661 NESİBE SOSA 5N 2 13 -2,33 1 8 -1,67 3 1 2,67 4 6 2,00 3 8 0,33 7 3 6,00 20 39 7,00 221,724 13 296 412 5147 18398
% 80

14 853 İSLAM ŞEYHO 5N 10 5 8,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 13 -2,33 2 13 -2,33 21 54 3,00 214,224 14 310 433 5370 19263
% 84

15 658 AHMET KUMEK 5N 5 10 1,67 6 4 4,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 24 51 7,00 213,823 15 314 437 5386 19307
% 84

16 1188 ECRİN ESİN BÖLGE 5N 6 9 3,00 5 5 3,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 23 52 5,66 211,843 16 322 447 5446 19527
% 85

17 1807 NİSANUR GENÇ 5N 6 8 3,33 5 5 3,33 2 7 -0,33 5 5 3,33 4 11 0,33 1 14 -3,67 23 50 6,32 208,297 17 333 460 5564 19940
% 87

18 483 RABİA YILM Z 5N 2 13 -2,33 6 4 4,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 3 12 -1,00 23 52 5,68 205,520 18 339 468 5640 20240
% 88

19 338 ÇINAR ULUĞ 5N 5 10 1,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 6 1,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 20 54 2,00 202,598 19 342 474 5724 20556
% 89

20 0 FUAT ALKHALAF 5N 1 14 -3,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 10 1,67 6 9 3,00 19 56 0,33 198,005 20 353 487 5866 21023
% 91

21 1783 HAMZA GÜLERYÜZ 5N 6 9 3,00 0 10 -3,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 10 1,67 2 13 -2,33 17 58 -2,32 197,501 21 354 488 5877 21071
% 92

22 977 BUĞLEMY ÜKSEL 5N 3 12 -1,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 0 15 -5,00 6 9 3,00 21 54 3,00 190,191 22 372 509 6037 21651
% 94

23 0 AHMET SUBAHİ 5N 5 10 1,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 17 58 -2,33 188,259 23 377 515 6079 21802
% 95

24 1132 SAHRA ÖZLÜ 5N 2 13 -2,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 20 55 1,67 184,614 24 382 521 6141 22017
% 96

25 1948 YAVUZ SELİM 5N 4 10 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 2 13 -2,33 1 14 -3,67 17 57 -2,00 173,980 25 396 536 6294 22526
% 98

26 604 MUHAMMET YILM* 5N 2 13 -2,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 11 0,33 2 13 -2,33 14 61 -6,33 167,960 26 401 542 6341 22702
% 99
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5P SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 411 553 6445 23016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580

Okul Ortalaması 7 7 4,77 6 4 4,56 6 4 4,46 4 5 2,22 4 9 1,06 6 8 2,79 32 38 19,86 265,720

SINIF: 5P

KATILIMLAR

1 1955 YUSUF EFE AYEBE 5P 12 2 11,33 9 1 8,67 9 1 8,67 5 5 3,33 7 2 6,33 9 5 7,33 51 16 45,66 374,626 1 25 35 787 3240
% 14

2 1673 GÜLCAN FENDİ 5P 12 3 11,00 6 4 4,67 9 1 8,67 7 0 7,00 4 7 1,67 10 5 8,33 48 20 41,34 351,517 2 46 67 1184 4724
% 21

3 1606 EYLÜL NAS GÖKMEN 5P 11 4 9,67 9 0 9,00 9 0 9,00 2 4 0,67 7 7 4,67 7 5 5,33 45 20 38,34 342,509 3 57 81 1387 5458
% 24

4 1601 ESMA TÜRKAN 5P 10 3 9,00 7 2 6,33 4 1 3,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 31 26 22,33 290,185 4 136 200 2875 10448
% 45

5 888 ÖMERR*SAF ANAL* 5P 9 6 7,00 7 3 6,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 4 11 0,33 7 8 4,33 34 41 20,33 277,583 5 158 234 3280 11800
% 51

6 892 ES *NUR ARGUN 5P 8 5 6,33 8 2 7,33 1 2 0,33 1 0 1,00 4 1 3,67 22 10 18,66 266,770 6 174 265 3641 13041
% 57

7 0 ZEYNEP SU YALDIZ 5P 8 5 6,33 6 2 5,33 8 0 8,00 3 4 1,67 0 15 -5,00 7 6 5,00 32 32 21,33 262,324 7 192 287 3785 13533
% 59

8 675 FE Y* ABUŞAK 5P 7 7 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 2 6 0,00 5 9 2,00 4 10 0,67 29 41 15,34 252,817 8 215 316 4126 14656
% 64

9 0 EFEYİĞT  ERSÖZ 5P 8 7 5,67 0 10 -3,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 4 11 0,33 6 9 3,00 28 47 12,33 252,648 9 217 318 4135 14684
% 64

10 523 GÜL* NA  YIMAZ 5P 8 7 5,67 6 4 4,67 5 5 3,33 5 5 3,33 1 14 -3,67 6 9 3,00 31 44 16,33 245,975 10 234 339 4365 15506
% 67

11 708 HAMZA AKTUĞAN 5P 7 8 4,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 6 9 3,00 27 48 11,00 243,064 11 239 345 4456 15863
% 69

12 1465 EMİR İYİSAN 5P 8 7 5,67 6 4 4,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 29 46 13,67 236,251 12 258 366 4675 16674
% 72

13 1970 YUSUF  I IÇ 5P 8 7 5,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 13 -2,33 6 9 3,00 23 52 5,68 228,059 13 279 391 4939 17640
% 77

14 1866 TAHA ÇINAR GÖKÇE 5P 2 13 -2,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 6 9 3,00 6 9 3,00 26 49 9,67 226,113 14 289 401 5002 17859
% 78

15 739 EYÜRENSAR KUŞBEY 5P 4 11 0,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 8 2,33 4 11 0,33 22 51 4,98 216,197 15 305 426 5315 19058
% 83

16 1831 RAMAZAN KİRACI 5P 4 11 0,33 5 5 3,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 25 50 8,32 213,086 16 318 441 5411 19381
% 84

17 1480 EMİR KAMAŞIK 5P 7 8 4,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 3 4,00 4 11 0,33 2 13 -2,33 22 51 4,99 212,810 17 320 443 5418 19413
% 84

18 927 ŞAHAD FERJA Nİ 5P 3 12 -1,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 10 1,67 4 11 0,33 22 53 4,33 205,971 18 338 467 5633 20197
% 88

19 1822 ÖMER KÖAA 5P 3 11 -0,67 4 5 2,33 4 6 2,00 4 6 2,00 1 14 -3,67 6 9 3,00 22 51 4,99 200,546 19 348 481 5776 20765
% 90

20 883 ZE RA ACAR 5P 3 12 -1,00 6 4 4,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 22 53 4,33 198,962 20 351 485 5830 20922
% 91

21 9 BURAK YÜKSEK 5P 3 12 -1,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 19 56 0,34 181,387 21 386 526 6197 22200
% 96

22 1451 EMİR YÜKSEL 5P 2 13 -2,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 16 59 -3,67 172,474 22 397 538 6312 22577
% 98

23 935 ŞEZA ASAD 5P 3 12 -1,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 14 61 -6,33 166,800 23 403 544 6348 22722
% 99

24 0 ŞAM * AD 5P 3 12 -1,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 2 13 -2,33 15 60 -5,00 165,896 24 405 546 6355 22747
% 99
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5R SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 411 553 6445 23016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580

Okul Ortalaması 7 7 4,77 6 4 4,56 6 4 4,46 4 5 2,22 4 9 1,06 6 8 2,79 32 38 19,86 265,720

SINIF: 5R

KATILIMLAR

1 149 MUHAMMETSAHİN YİĞİT5R 11 4 9,67 7 2 6,33 9 1 8,67 7 1 6,67 2 6 0,00 10 4 8,67 46 18 40,01 339,841 1 59 85 1441 5692
% 25

2 594 EFE ÇILDIR 5R 7 4 5,67 8 1 7,67 10 0 10,00 2 2 1,33 4 6 2,00 7 3 6,00 38 16 32,67 310,553 2 99 148 2242 8358
% 36

3 1779 ENES GÜLER 5R 11 4 9,67 9 1 8,67 5 5 3,33 4 3 3,00 4 9 1,00 6 9 3,00 39 31 28,67 300,787 3 113 169 2534 9326
% 41

4 1590 MEHMET AKİF OK 5R 6 9 3,00 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 6 9 3,00 6 9 3,00 33 42 18,99 264,349 4 183 276 3716 13304
% 58

5 45 YUNUSEMRE ARSLAN 5R 6 9 3,00 4 6 2,00 5 5 3,33 5 4 3,67 7 8 4,33 5 10 1,67 32 42 18,00 262,397 5 191 286 3781 13523
% 59

6 1754 MERYEM YETKİN 5R 6 4 4,67 3 3 2,00 5 4 3,67 1 2 0,33 3 4 1,67 5 6 3,00 23 23 15,34 258,625 6 199 296 3929 13972
% 61

7 1646 FIRAT TOKTAŞ 5R 7 8 4,33 8 2 7,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 11 0,33 6 9 3,00 32 43 17,65 258,124 7 201 299 3952 14036
% 61

8 838 HİLAL YILMAZ 5R 9 6 7,00 8 2 7,33 3 7 0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 31 44 16,34 255,224 8 212 311 4050 14377
% 62

9 518 MELİS ABARAMAK 5R 5 10 1,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 12 -1,00 9 6 7,00 28 47 12,33 245,965 9 235 340 4366 15508
% 67

10 641 MERYEM ÇAKMAK 5R 8 7 5,67 5 5 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 30 45 15,00 238,978 10 249 356 4582 16332
% 71

11 0 YİĞİTBERKAYKOÇAK 5R 3 12 -1,00 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 5 9 2,00 5 10 1,67 29 45 14,01 233,513 11 262 371 4758 16996
% 74

12 967 GÜLSEN CULHAOĞLU 5R 4 7 1,67 7 3 6,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 27 44 12,34 228,441 12 277 389 4926 17593
% 76

13 388 HATİP  YESÜKAN 5R 6 9 3,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 9 3,00 3 12 -1,00 24 51 7,00 227,076 13 285 397 4965 17757
% 77

14 1505 EMİR YİĞİT ELİEYİ 5R 6 9 3,00 7 3 6,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 26 49 9,67 223,287 14 292 406 5099 18207
% 79

15 429 ÖMER ÇİMEN 5R 6 6 4,00 6 3 5,00 5 2 4,33 1 9 -2,00 1 11 -2,67 3 8 0,33 22 39 8,99 221,231 15 299 416 5165 18451
% 80

16 0 H*A M E* SEMM      M 5R 3 9 0,00 5 3 4,00 2 4 0,67 3 6 1,00 2 9 -1,00 6 7 3,67 21 38 8,34 220,407 16 300 419 5186 18553
% 81

17 470 SÜMEYYE ÇELİK 5R 2 13 -2,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 6 9 3,00 4 11 0,33 25 50 8,33 216,071 17 306 427 5321 19072
% 83

18 872 TUANA Ç* KIN 5R 3 12 -1,00 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 10 0,67 4 10 0,67 24 49 7,67 211,935 18 321 446 5441 19516
% 85

19 551 HÜMEYRA ASLANHAN 5R 4 11 0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 6 9 3,00 3 7 0,67 18 52 0,67 210,037 19 330 456 5513 19749
% 86

20 273 DEVRAN *KT * 5R 4 11 0,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 14 -3,67 7 8 4,33 22 53 4,32 205,490 20 340 469 5641 20244
% 88

21 1340 ENSAR KAR*NFİL 5R 5 7 2,67 3 4 1,67 1 6 -1,00 1 5 -0,67 3 9 0,00 2 10 -1,33 15 41 1,34 202,288 21 343 476 5732 20582
% 89

22 685 YASİN BAŞDAŞ 5R 3 12 -1,00 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 22 53 4,33 199,055 22 350 484 5829 20915
% 91

23 26 İLKNUR İPEK 5R 5 10 1,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 20 55 1,67 196,279 23 358 493 5901 21162
% 92

24 873 TUNAÇAPKIN 5R 5 10 1,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 2 13 -2,33 21 54 3,01 191,624 24 371 507 6011 21553
% 94

25 585 ESMANUR DOĞAN 5R 0 15 -5,00 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 20 55 1,67 179,530 25 388 528 6226 22301
% 97

26 546 RAVZABAKTİMUR 5R 2 12 -2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 11 -0,67 1 14 -3,67 17 56 -1,67 171,867 26 398 539 6319 22600
% 98
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6H SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ARMAN POLAT ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 411 553 6445 23016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,85 7 3 5,78 6 3 5,08 4 5 2,94 5 8 2,27 6 8 3,86 37 33 25,78 288,580

Okul Ortalaması 7 7 4,77 6 4 4,56 6 4 4,46 4 5 2,22 4 9 1,06 6 8 2,79 32 38 19,86 265,720

SINIF: 6H

KATILIMLAR

1 1913 MUHAMMEDOSMANAYD EİZ6H 5 10 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 8 7 5,67 27 48 11,00 242,978 1 240 346 4460 15875
% 69
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SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN AKKUŞ 384  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
235,443 288,580 2 259 367 4695 16755

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 2 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 3,84 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 3,50 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,00 4,46 5,08

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,00 2,22 2,94

Matematik 15 3 11 -0,67 -4 0,66 1,06 2,27

Fen 15 6 9 3,00 20 1,66 2,79 3,86

Toplam: 75 28 46 12,67 17 15,67 19,86 25,77

Sözel (TÜR) aCDAdBCcbaacaac

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) bCAabcBbCD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) bbDACdDBCc

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) bdccaABcaD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) A aacACcabcabad

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) dbcbBAAcaDbaCAd

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 8 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSAY ILDIZ 241  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
264,233 288,580 1 184 277 3722 13326

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 2 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 3,84 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 3,50 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,00 4,46 5,08

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 0,00 2,22 2,94

Matematik 15 4 6 2,00 13 0,66 1,06 2,27

Fen 15 3 8 0,33 2 1,66 2,79 3,86

Toplam: 75 29 31 18,67 25 15,67 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CaADcBd DBCaAaa

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) abDDCcAB b

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAAaDBCBbD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ca dc cC  

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) Aac c cDcdB C  

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dcB   aBccc aaA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 7 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİ  KAYA 848 5

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
266,093 288,580 1 178 270 3659 13116

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 2 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 3,00 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 2,83 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,50 4,46 5,08

İngilizce 10 4 6 2,00 20 -0,34 2,22 2,94

Matematik 15 5 10 1,67 11 1,34 1,06 2,27

Fen 15 6 9 3,00 20 2,34 2,79 3,86

Toplam: 75 32 43 17,67 24 10,67 19,86 25,77

Sözel (TÜR) cdDAbBdDDCabcCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) aCAaDdcAbD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) bbcACdaBCa

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) bdcABcaDBc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) baaDDACaDacddbc

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) aDADBdAcacbbaAd

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 7 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT ARGUN 271 5

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
212,873 288,580 2 319 442 5415 19405

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 2 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 3,00 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 2,83 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 1,50 4,46 5,08

İngilizce 10 0 8 -2,67 -27 -0,34 2,22 2,94

Matematik 15 4 9 1,00 7 1,34 1,06 2,27

Fen 15 5 10 1,67 11 2,34 2,79 3,86

Toplam: 75 20 49 3,67 5 10,67 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CcAbbdabaaCaAda

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) adcDCaA cA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAbcDa cdc

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) cdb  caaab

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bdbCc ccAdcBbB 

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) bdaDbCacAdcBacA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 0 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 0 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 9 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ADA AYDENİZ 330 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
239,124 288,580 24 248 355 4580 16321

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 8,30 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,20 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,06 4,46 5,08

İngilizce 10 4 6 2,00 20 4,85 2,22 2,94

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 2,10 1,06 2,27

Fen 15 5 10 1,67 11 5,33 2,79 3,86

Toplam: 75 30 45 15,00 20 33,83 19,86 25,77

Sözel (TÜR) aCcdcBCbDdBADba

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) abACDaBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDbaAcBac

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CbcddABaBa

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) caabDcaccdadAbc

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) bccaBdAacaCbbAB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 8 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHM*T  KIZILYAR 502 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
319,782 288,580 16 88 126 1962 7449

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,30 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,20 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,06 4,46 5,08

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,85 2,22 2,94

Matematik 15 5 10 1,67 11 2,10 1,06 2,27

Fen 15 4 9 1,00 7 5,33 2,79 3,86

Toplam: 75 46 27 37,00 49 33,83 19,86 25,77

Sözel (TÜR) BCDAcBCDaCaADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) bCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCcACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDbcABDBc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABcacbacDbadcCA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN)  cA dcbdBaaCddB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 7 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET CİMŞİT 0 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
344,184 288,580 14 55 78 1352 5327

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 8,30 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,20 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,06 4,46 5,08

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,85 2,22 2,94

Matematik 15 4 11 0,33 2 2,10 1,06 2,27

Fen 15 10 5 8,33 56 5,33 2,79 3,86

Toplam: 75 50 25 41,67 56 33,83 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CdADDBCADdCDAda

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CdDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABdaDBcaCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) ACAbadcbdcBdadb

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) ddBcCCDaAABBCDb

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI ELMALI 360 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
360,925 288,580 11 37 52 1005 4077

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 8,30 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,20 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,06 4,46 5,08

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,85 2,22 2,94

Matematik 15 6 8 3,33 22 2,10 1,06 2,27

Fen 15 9 6 7,00 47 5,33 2,79 3,86

Toplam: 75 49 25 40,67 54 33,83 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CBADDBCADBdDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) dCDDdaAcDd

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) bAADDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABcBbccCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) ACAdcaabAAB adb

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) ddBcaCDBcABaCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 4 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE BERRA KOŞAN 404 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
397,856 288,580 3 13 19 485 2073

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 1 11,67 78 8,30 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,20 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,06 4,46 5,08

İngilizce 10 6 0 6,00 60 4,85 2,22 2,94

Matematik 15 7 4 5,67 38 2,10 1,06 2,27

Fen 15 11 3 10,00 67 5,33 2,79 3,86

Toplam: 75 56 8 53,33 71 33,83 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CcADD CADBC ABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) AB   B CCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT)  aACcCaDbAB C  

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dAB CCDcbABBCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 0 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 0 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 0 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT DOĞAN 328 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
363,033 288,580 10 35 48 967 3937

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 1 11,67 78 8,30 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 6,20 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,06 4,46 5,08

İngilizce 10 3 1 2,67 27 4,85 2,22 2,94

Matematik 15 5 4 3,67 24 2,10 1,06 2,27

Fen 15 9 3 8,00 53 5,33 2,79 3,86

Toplam: 75 46 10 42,67 57 33,83 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CBADDB  DBCDAaC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCaAB A

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN)  AADDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) AB  D  a  

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT)  CA caD  dB C b

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) b BDCaDa AB CDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 0 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL ARSLAN 745 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
366,532 288,580 8 31 44 905 3707

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 8,30 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,20 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,06 4,46 5,08

İngilizce 10 4 4 2,67 27 4,85 2,22 2,94

Matematik 15 5 4 3,67 24 2,10 1,06 2,27

Fen 15 10 3 9,00 60 5,33 2,79 3,86

Toplam: 75 46 18 40,00 53 33,83 19,86 25,77

Sözel (TÜR) BCDAdBCDDCBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) aCACDBaddD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDAC DBbc

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) C D cABccc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AB a ba b DC  A

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDADa AB DCCbdB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞ EM G NDÜZ 561 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
376,527 288,580 5 23 32 753 3114

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 3 9,00 60 8,30 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,20 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,06 4,46 5,08

İngilizce 10 9 0 9,00 90 4,85 2,22 2,94

Fen 15 14 0 14,00 93 5,33 2,79 3,86

Toplam: 75 52 4 50,67 68 33,83 19,86 25,77

Sözel (TÜR) aC A BCDbaBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBAdD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDABAB BD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (FEN) CDADBAAB DCCCAB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 11 0 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA İSLAM ÇELİKKAYA 627 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
368,822 288,580 7 28 39 875 3572

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 8,30 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,20 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,06 4,46 5,08

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,85 2,22 2,94

Matematik 15 7 7 4,67 31 2,10 1,06 2,27

Fen 15 11 4 9,67 64 5,33 2,79 3,86

Toplam: 75 55 18 49,00 65 33,83 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CBAD abbbBCDAdC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBbBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABDBcCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) caAbDacDAAB Cdb

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dABDaCDabABBCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 4 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZHAN GÖKTAŞ 438 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
287,488 288,580 18 140 207 2975 10740

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 8,30 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,20 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,06 4,46 5,08

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,85 2,22 2,94

Matematik 15 8 7 5,67 38 2,10 1,06 2,27

Fen 15 4 11 0,33 2 5,33 2,79 3,86

Toplam: 75 44 31 33,67 45 33,83 19,86 25,77

Sözel (TÜR) cacAdBbcDadAcda

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDaBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDABABaBD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) bBBccACcbCbCAbA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CcdaBbdBabdabdB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 8 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİRHAN  SÖNMEZ 310 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
352,356 288,580 12 44 65 1169 4657

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 1 12,67 84 8,30 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 6,20 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,06 4,46 5,08

İngilizce 10 7 2 6,33 63 4,85 2,22 2,94

Matematik 15 6 8 3,33 22 2,10 1,06 2,27

Fen 15 8 7 5,67 38 5,33 2,79 3,86

Toplam: 75 48 22 40,67 54 33,83 19,86 25,77

Sözel (TÜR) BCDAdBCDDCBA CB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) bCAdDBBA D

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDAdcDB B

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDABA Dca

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) bBabDbC DabCAab

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) bcAD*AABcbCCbbB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 0 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 0 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 0 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 5 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAAN KESKİN 581 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
226,947 288,580 26 287 399 4969 17767

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 8,30 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 6,20 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 7,06 4,46 5,08

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,85 2,22 2,94

Matematik 15 1 14 -3,67 -24 2,10 1,06 2,27

Fen 15 6 9 3,00 20 5,33 2,79 3,86

Toplam: 75 28 47 12,33 16 33,83 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CBcDaBdcadbbABd

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) bCDbaaAaDb

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) addabBCcaD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABDBcCaD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) cadbadDadcccacb

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) bbBcdCDBcAaaCbd

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 7 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR AKKUŞ 0 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
228,056 288,580 25 280 392 4940 17641

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 5 5,33 36 8,30 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 6,20 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,06 4,46 5,08

İngilizce 10 5 5 3,33 33 4,85 2,22 2,94

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 2,10 1,06 2,27

Fen 15 3 12 -1,00 -7 5,33 2,79 3,86

Toplam: 75 27 45 12,00 16 33,83 19,86 25,77

Sözel (TÜR) BCDA BC aa daaB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) cCAdDBccda

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCcACbcBCa

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) aCDbBcBacD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) dBacDcadcdbacad

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) daccBcAcacbdCda

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 0 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 9 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCESU KÜÇÜKKALE 1677 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
296,827 288,580 17 119 178 2656 9743

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 8,30 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 6,20 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,06 4,46 5,08

İngilizce 10 4 5 2,33 23 4,85 2,22 2,94

Matematik 15 5 8 2,33 16 2,10 1,06 2,27

Fen 15 4 4 2,67 18 5,33 2,79 3,86

Toplam: 75 37 26 28,33 38 33,83 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CcADcaC DBCbAaC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) C DDCBAaaA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAAcaBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) dBbacB CbD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) daAdcCaa ABBa a

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) Cb D CDa d  d  

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 3 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HİRA ULUĞ 1685 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
211,032 288,580 28 326 451 5466 19613

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 8,30 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 6,20 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,06 4,46 5,08

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,85 2,22 2,94

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 2,10 1,06 2,27

Fen 15 5 10 1,67 11 5,33 2,79 3,86

Toplam: 75 25 50 8,33 11 33,83 19,86 25,77

Sözel (TÜR) acADbcbcbaCDbad

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CbDaCadcab

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAdbcaCBbD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABAdbdaCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) dbAdcaDcbcacdac

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) bdBcbdaBAcBdacA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 7 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN DÜZGÜNOĞLU 285 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
380,117 288,580 4 21 30 704 2924

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,30 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,20 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,06 4,46 5,08

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,85 2,22 2,94

Matematik 15 7 3 6,00 40 2,10 1,06 2,27

Fen 15 10 5 8,33 56 5,33 2,79 3,86

Toplam: 75 54 16 48,67 65 33,83 19,86 25,77

Sözel (TÜR) BaDAAdbDDCBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCAaDcBAbD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DbDAaADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDABABDBD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AB D  a a cCACA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CaADcdbBBDCCCbB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 4 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KEMALLK* A 674 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
283,924 288,580 20 148 218 3098 11144

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 8,30 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,20 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,06 4,46 5,08

İngilizce 10 4 6 2,00 20 4,85 2,22 2,94

Matematik 15 5 10 1,67 11 2,10 1,06 2,27

Fen 15 6 9 3,00 20 5,33 2,79 3,86

Toplam: 75 37 36 25,00 33 33,83 19,86 25,77

Sözel (TÜR) aaADDaa DBCacBC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) bCDDdBABcA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAAaDBC aD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABdacaabCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) ACAaaaaaAAaaaaa

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CcaDdbDadAaBdbA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 7 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EMİN ARSLAN 535 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
427,043 288,580 1 6 8 231 1019

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 8,30 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,20 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,06 4,46 5,08

İngilizce 10 6 1 5,67 57 4,85 2,22 2,94

Matematik 15 9 3 8,00 53 2,10 1,06 2,27

Fen 15 14 1 13,67 91 5,33 2,79 3,86

Toplam: 75 61 7 58,67 78 33,83 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CcADDBC DBCcABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) AB  DB aCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) dCA DCDD AaBa D

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CABDCCDBbABBCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 0 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 11 1 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ONAY ÖZAYDIN 485 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
338,388 288,580 15 61 87 1478 5806

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 0 14,00 93 8,30 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,20 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,06 4,46 5,08

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,85 2,22 2,94

Matematik 15 6 6 4,00 27 2,10 1,06 2,27

Fen 15 3 10 -0,33 -2 5,33 2,79 3,86

Toplam: 75 47 22 39,67 53 33,83 19,86 25,77

Sözel (TÜR) BCDAABCD CBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACaBBACc

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCaACADBbB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDcBABDBa

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AB c baabCc ACA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) dcAbBAc d bbbba

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 8 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE YAVRU 996 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
258,551 288,580 22 200 298 3935 13989

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 8,30 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,20 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,06 4,46 5,08

İngilizce 10 4 5 2,33 23 4,85 2,22 2,94

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 2,10 1,06 2,27

Fen 15 6 9 3,00 20 5,33 2,79 3,86

Toplam: 75 35 39 22,00 29 33,83 19,86 25,77

Sözel (TÜR) aaADDBCbbBdccad

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABaA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBdBac

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) dBdabB dCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) dCAacbabcAdabac

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) bbccaCDBAAddCcd

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 7 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS KOÇHAN 803 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
365,596 288,580 9 32 45 923 3763

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 8,30 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,20 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,06 4,46 5,08

İngilizce 10 8 1 7,67 77 4,85 2,22 2,94

Matematik 15 2 0 2,00 13 2,10 1,06 2,27

Fen 15 9 5 7,33 49 5,33 2,79 3,86

Toplam: 75 51 8 48,33 64 33,83 19,86 25,77

Sözel (TÜR) BCDAABCD CBADad

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDABAaDB 

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT)  B          A  

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) dDcDa ABBDCCadB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 4 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER HATAP YENİ 333 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
345,984 288,580 13 50 72 1305 5166

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 8,30 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,20 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,06 4,46 5,08

İngilizce 10 4 6 2,00 20 4,85 2,22 2,94

Matematik 15 6 9 3,00 20 2,10 1,06 2,27

Fen 15 11 4 9,67 64 5,33 2,79 3,86

Toplam: 75 46 29 36,33 48 33,83 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CBADbaCdDBCcABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) aaacCBABcA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAAcDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) AcbBbcDCbb

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) AaACDbcaccBaCcb

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) abBDadDBAABBCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 10 2 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER TUĞRA KÖSE 23 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
242,810 288,580 23 242 348 4467 15890

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 4 5,67 38 8,30 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 4 2 3,33 33 6,20 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,06 4,46 5,08

İngilizce 10 0 5 -1,67 -17 4,85 2,22 2,94

Matematik 15 2 3 1,00 7 2,10 1,06 2,27

Fen 15 2 8 -0,67 -4 5,33 2,79 3,86

Toplam: 75 21 26 12,33 16 33,83 19,86 25,77

Sözel (TÜR) aCDA BCbDa dD  

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) aCAdD B   

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) cbbACADBCc

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) a bdab    

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AB   db b      

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) b A  b dBc abda

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 0 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 2 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 0 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 5 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA EFE GÖR 563 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
405,029 288,580 2 8 12 410 1782

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 8,30 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,20 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,06 4,46 5,08

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,85 2,22 2,94

Matematik 15 7 6 5,00 33 2,10 1,06 2,27

Fen 15 12 3 11,00 73 5,33 2,79 3,86

Toplam: 75 60 13 55,67 74 33,83 19,86 25,77

Sözel (TÜR) BCDAABCDbaBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBbB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDAcABDBD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABa D aabCaCcCA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDADBbABBDCCddB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 10 2 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA GÜNAY 1632 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
284,487 288,580 19 147 217 3078 11090

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 8,30 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 6,20 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,06 4,46 5,08

İngilizce 10 5 3 4,00 40 4,85 2,22 2,94

Toplam: 75 31 9 28,00 37 33,83 19,86 25,77

Sözel (TÜR) cCDA BCDDaBADac

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS)  CACDBBAdD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DC ACADBaB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCD BAab a

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR DÜYME 365 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
259,233 288,580 21 198 295 3903 13899

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 8,30 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 1 8 -1,67 -17 6,20 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,06 4,46 5,08

İngilizce 10 4 6 2,00 20 4,85 2,22 2,94

Matematik 15 5 10 1,67 11 2,10 1,06 2,27

Fen 15 7 7 4,67 31 5,33 2,79 3,86

Toplam: 75 30 43 15,67 21 33,83 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CcAcbaCdcBCcAca

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) aaaca Aacb

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADcBCBdc

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) AcbBbcDCbb

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) AacCcbcacAdBCac

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CAcDbCcBccBaCc 

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 8 10

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 7 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİTHAN BOZKUŞ 539 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
376,346 288,580 6 24 33 758 3128

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 8,30 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,20 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,06 4,46 5,08

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,85 2,22 2,94

Matematik 15 6 8 3,33 22 2,10 1,06 2,27

Fen 15 12 3 11,00 73 5,33 2,79 3,86

Toplam: 75 55 19 48,67 65 33,83 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CcADDBadDBCDAcC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAcDDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABaBaCCa

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) cCAdDaaDAcd aBb

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dABDCCcBbABBCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRANUR KARATAŞ 511 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
213,784 288,580 27 315 438 5388 19313

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 8,30 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 6,20 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 7,06 4,46 5,08

İngilizce 10 3 7 0,67 7 4,85 2,22 2,94

Matematik 15 4 11 0,33 2 2,10 1,06 2,27

Fen 15 2 13 -2,33 -16 5,33 2,79 3,86

Toplam: 75 21 54 3,00 4 33,83 19,86 25,77

Sözel (TÜR) cCaAABaDDbBdDba

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) cCddcBabda

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) caaddbcBCa

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) abDbdbBacD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AcBbccadDbbddCc

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) dccDdddacabddAa

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 8 20

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 11 8



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM KAYA 0 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
270,805 288,580 21 165 249 3476 12530

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 27 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 7,94 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,85 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 6,74 4,46 5,08

İngilizce 10 4 6 2,00 20 4,68 2,22 2,94

Matematik 15 7 8 4,33 29 2,54 1,06 2,27

Fen 15 10 5 8,33 56 5,91 2,79 3,86

Toplam: 75 33 42 19,00 25 34,67 19,86 25,77

Sözel (TÜR) aBdcadbcbdCacBd

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) bdcDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) bdcacBacaD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) cBAdcaaCbD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) cbACDCDadbBBaab

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dABDCCDabABBCbd

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 5 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET DİNCER 216 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
310,701 288,580 13 98 146 2237 8345

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 27 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 7,94 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,85 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,74 4,46 5,08

İngilizce 10 4 6 2,00 20 4,68 2,22 2,94

Matematik 15 4 10 0,67 4 2,54 1,06 2,27

Fen 15 12 3 11,00 73 5,91 2,79 3,86

Toplam: 75 41 33 30,00 40 34,67 19,86 25,77

Sözel (TÜR) BabAcBCDDdBcadc

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) bCACaBBcdD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBba

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) aCcbBABccc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) bBcDD dcbCcdddb

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CaADBAABBDCCCda

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 10 2 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİEYMEN YÜK *L 318 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
264,460 288,580 23 181 274 3709 13293

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 27 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 7,94 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,85 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,74 4,46 5,08

İngilizce 10 3 7 0,67 7 4,68 2,22 2,94

Matematik 15 5 8 2,33 16 2,54 1,06 2,27

Fen 15 5 10 1,67 11 5,91 2,79 3,86

Toplam: 75 33 40 19,67 26 34,67 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CcADcBCbbcCcAdb

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) aCDDCBABcA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) bdbDDBbBCa

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ddddaBDbCa

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bCAdD DbcAddbd 

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) adcDddDBcdBcbDc

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 8 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL ALKIŞ 1334 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
364,490 288,580 6 33 46 937 3842

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 27 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 7,94 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,85 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,74 4,46 5,08

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,68 2,22 2,94

Matematik 15 4 11 0,33 2 2,54 1,06 2,27

Fen 15 12 3 11,00 73 5,91 2,79 3,86

Toplam: 75 53 22 45,67 61 34,67 19,86 25,77

Sözel (TÜR) BCDAcBdDbCBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) cCACDBBAaD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDAdADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDABABDcc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABcaacadcaDaAab

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CcAcBAAaBDCCCAB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞLEM EYLÜL TEKE 329 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
246,222 288,580 27 233 338 4360 15482

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 27 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,94 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,85 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,74 4,46 5,08

İngilizce 10 3 4 1,67 17 4,68 2,22 2,94

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 2,54 1,06 2,27

Fen 15 1 14 -3,67 -24 5,91 2,79 3,86

Toplam: 75 31 41 17,33 23 34,67 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CcADDBadDcCDAcC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CdDDCaABcA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADcBCdCc

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABddbBa   

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) AbbbDacccccadBa

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) bbacaaaBbcccbbc

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 11 8



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM SU DEMİRTÜRK 597 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
298,892 288,580 17 115 171 2590 9521

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 27 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 7,94 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 6,85 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,74 4,46 5,08

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,68 2,22 2,94

Matematik 15 6 9 3,00 20 2,54 1,06 2,27

Fen 15 7 8 4,33 29 5,91 2,79 3,86

Toplam: 75 39 36 27,00 36 34,67 19,86 25,77

Sözel (TÜR) acADDBbbcBdDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CbbbCccccc

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAbaDBbBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABbBDBcCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) AabbcCDDbbBcaBa

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) aABbCCDdAAadbcb

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 8 20

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 7 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERVANUR TOZUN 1202 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
298,280 288,580 18 118 175 2615 9583

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 27 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,94 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,85 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,74 4,46 5,08

İngilizce 10 5 5 3,33 33 4,68 2,22 2,94

Matematik 15 2 12 -2,00 -13 2,54 1,06 2,27

Fen 15 8 7 5,67 38 5,91 2,79 3,86

Toplam: 75 41 33 30,00 40 34,67 19,86 25,77

Sözel (TÜR) cCDAdBCDDCBAada

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) cCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) cbDACADBaB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) abDABAdDaa

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ba DbbaBcabdbab

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) dDADabABdcdCdAB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 6 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESER MİRAÇ ÇALIŞKAN 1301 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
256,831 288,580 25 205 303 3993 14184

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 27 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 3,33 22 7,94 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,85 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,74 4,46 5,08

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 4,68 2,22 2,94

Matematik 15 3 11 -0,67 -4 2,54 1,06 2,27

Fen 15 6 8 3,33 22 5,91 2,79 3,86

Toplam: 75 32 39 19,00 25 34,67 19,86 25,77

Sözel (TÜR) BabAcaCD aBccbB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) caAaDBBACa

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACcDBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) aab BdcDca

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) cBcccda bCcCdab

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) daAbBAA aaCaCbd

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 5 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ZEYN*P ŞEN 571 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
307,882 288,580 14 102 152 2321 8612

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 27 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,94 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,85 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,74 4,46 5,08

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,68 2,22 2,94

Matematik 15 2 12 -2,00 -13 2,54 1,06 2,27

Fen 15 8 6 6,00 40 5,91 2,79 3,86

Toplam: 75 42 31 31,67 42 34,67 19,86 25,77

Sözel (TÜR) caDAABCaDaBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) cCACDBB*bb

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) cCDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCabBABDcc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) bccbcdacabDab A

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) *DAD ccBBabCbAB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 5 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN TÜRKERİ 636 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
423,229 288,580 3 7 9 254 1137

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 27 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 7,94 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,85 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,74 4,46 5,08

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,68 2,22 2,94

Matematik 15 13 2 12,33 82 2,54 1,06 2,27

Fen 15 12 3 11,00 73 5,91 2,79 3,86

Toplam: 75 60 15 55,00 73 34,67 19,86 25,77

Sözel (TÜR) BCDAcBCDbCBADaB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) cCACDBBAbD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DdDAdADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) bCDABABaBa

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABBDDACaDCDCcCA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CcADBbABBDCCdAB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANİSA DİNÇER 811 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
289,806 288,580 19 138 203 2897 10500

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 27 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 7,94 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 6,85 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,74 4,46 5,08

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,68 2,22 2,94

Matematik 15 5 9 2,00 13 2,54 1,06 2,27

Fen 15 8 7 5,67 38 5,91 2,79 3,86

Toplam: 75 37 37 24,67 33 34,67 19,86 25,77

Sözel (TÜR) aaDAdBCaDCaAadB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) bCAbDcBbdb

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) baDAaADBac

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDABAdDdc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) cacDcACcDdbbAd 

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) bcADBcAdBDCbdcB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 5 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖZDENUR AKSU 769 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
306,403 288,580 15 103 154 2359 8759

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 27 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 7,94 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,85 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 6,74 4,46 5,08

İngilizce 10 6 3 5,00 50 4,68 2,22 2,94

Matematik 15 5 6 3,00 20 2,54 1,06 2,27

Fen 15 5 6 3,00 20 5,91 2,79 3,86

Toplam: 75 41 22 33,67 45 34,67 19,86 25,77

Sözel (TÜR) acADDaCdD CDbBa

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCbDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CA DDBC CD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABAdc cCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bCAac aD AB a b

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) bABDdCDddb  b  

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 6 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMEYRA AKDEMİR 441 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
263,235 288,580 24 188 282 3750 13434

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 27 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 7,94 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,85 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,74 4,46 5,08

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 4,68 2,22 2,94

Matematik 15 5 10 1,67 11 2,54 1,06 2,27

Fen 15 4 11 0,33 2 5,91 2,79 3,86

Toplam: 75 32 43 17,67 24 34,67 19,86 25,77

Sözel (TÜR) caDAABdDcbdADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) adACDaBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DaaAaAcBCa

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) aCbdBddcaa

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABBaDcadbbcabbA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) dadcBbABccCddda

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 8 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM METE TAŞTAN 1689 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
252,077 288,580 26 220 321 4152 14748

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 27 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 7,94 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 6,85 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 6,74 4,46 5,08

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 4,68 2,22 2,94

Matematik 15 4 11 0,33 2 2,54 1,06 2,27

Fen 15 4 11 0,33 2 5,91 2,79 3,86

Toplam: 75 30 42 16,00 21 34,67 19,86 25,77

Sözel (TÜR) BabA BCccCBADba

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS)  CAbDBBACa

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) caDAb DBCa

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CacbadBacc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) bBdbcAadcdabdCA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CcdaBdbdcbdCbAd

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 10 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İLYAS ARAT 225 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
435,631 288,580 2 5 7 185 778

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 27 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 7,94 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,85 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,74 4,46 5,08

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,68 2,22 2,94

Matematik 15 10 5 8,33 56 2,54 1,06 2,27

Fen 15 13 2 12,33 82 5,91 2,79 3,86

Toplam: 75 66 9 63,00 84 34,67 19,86 25,77

Sözel (TÜR) cCDAABCDDaBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDABABDBD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) bBBacdCaDCDCACA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDAcBcABBDCCCAB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 10 2 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİ NUR KAYIK 632 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
288,299 288,580 20 139 206 2950 10664

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 27 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,94 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,85 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,74 4,46 5,08

İngilizce 10 3 7 0,67 7 4,68 2,22 2,94

Matematik 15 5 10 1,67 11 2,54 1,06 2,27

Fen 15 4 11 0,33 2 5,91 2,79 3,86

Toplam: 75 39 36 27,00 36 34,67 19,86 25,77

Sözel (TÜR) acAbDBCbDBCDAdC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CbDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBac

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABdBbccaac

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bCcbbaDbbcddCBD

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) bcBDdacacABcdbc

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 9 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK AMİNE TOKTAŞ 569 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
344,670 288,580 9 54 77 1346 5291

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 27 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 7,94 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,85 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,74 4,46 5,08

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,68 2,22 2,94

Matematik 15 4 11 0,33 2 2,54 1,06 2,27

Fen 15 8 7 5,67 38 5,91 2,79 3,86

Toplam: 75 50 25 41,67 56 34,67 19,86 25,77

Sözel (TÜR) cbDAABCDDCBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) aCACDcBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) aCDABABDdb

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABcaabacDdbbcaA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CaADadABabCdCdB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 4 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ALİ KESKİN 771 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
270,640 288,580 22 167 251 3481 12553

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 27 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 7,94 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,85 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,74 4,46 5,08

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,68 2,22 2,94

Matematik 15 5 9 2,00 13 2,54 1,06 2,27

Fen 15 2 13 -2,33 -16 5,91 2,79 3,86

Toplam: 75 39 35 27,33 36 34,67 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CcAbcBCbbBCadBC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) bAAaDBCBac

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABAB*BaCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) AbbacbDcAdBcCd 

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dcabdacdAbadaaA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 10 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM YAĞIZ PALA 779 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
446,364 288,580 1 3 4 127 541

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 27 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 7,94 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,85 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,74 4,46 5,08

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,68 2,22 2,94

Matematik 15 10 1 9,67 64 2,54 1,06 2,27

Fen 15 13 2 12,33 82 5,91 2,79 3,86

Toplam: 75 64 7 61,67 82 34,67 19,86 25,77

Sözel (TÜR) BCDAABCDDCBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) bCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBCc

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDcBABDaD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABBDDAC D D  aA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDADBAcBBDCCdAB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 10 2 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ANT 800 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
381,646 288,580 5 20 29 690 2840

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 27 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 7,94 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,85 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,74 4,46 5,08

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,68 2,22 2,94

Matematik 15 8 7 5,67 38 2,54 1,06 2,27

Fen 15 10 5 8,33 56 5,91 2,79 3,86

Toplam: 75 56 19 49,67 66 34,67 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CdADDaCADBCDABb

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADcBCBaD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABbBbBDCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) dCACDaacdABBCdc

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dABcCdDBcABaCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA İREMSU GÖZÜKIZIL 540 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
350,858 288,580 7 47 68 1196 4768

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 27 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 7,94 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,85 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,74 4,46 5,08

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,68 2,22 2,94

Matematik 15 7 4 5,67 38 2,54 1,06 2,27

Fen 15 10 4 8,67 58 5,91 2,79 3,86

Toplam: 75 49 19 42,67 57 34,67 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CcADaBCcbBdcAB 

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) adDDCBABbA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBC aD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABDBcCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) dCACDC   bBBa b

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) abaDCCcB ABBCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 3 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK KARABULUT 711 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
389,775 288,580 4 16 23 572 2431

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 27 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,94 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,85 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,74 4,46 5,08

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,68 2,22 2,94

Matematik 15 9 4 7,67 51 2,54 1,06 2,27

Fen 15 11 4 9,67 64 5,91 2,79 3,86

Toplam: 75 58 15 53,00 71 34,67 19,86 25,77

Sözel (TÜR) acADbcCdDBCDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAdDDBCBbD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABDBDCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bCACDbaDAABaC  

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dABDCCDBbABcCaA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 4 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RANA SU ZAFER 413 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
344,902 288,580 8 53 76 1336 5260

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 27 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,94 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,85 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,74 4,46 5,08

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,68 2,22 2,94

Matematik 15 6 9 3,00 20 2,54 1,06 2,27

Fen 15 9 6 7,00 47 5,91 2,79 3,86

Toplam: 75 49 26 40,33 54 34,67 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CcADDBCcbBdDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) bCDDCBABbA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAAaDBCBaD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABAdDacCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) baAaDaDDcABaadc

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dABcdCDaAABcdDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 5 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ENSAR ÇEVRÜK 1341 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
333,553 288,580 11 68 96 1606 6223

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 27 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,94 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,85 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,74 4,46 5,08

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,68 2,22 2,94

Matematik 15 4 11 0,33 2 2,54 1,06 2,27

Fen 15 11 3 10,00 67 5,91 2,79 3,86

Toplam: 75 45 29 35,33 47 34,67 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CcADcBCADBCDAcd

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) abDDCdABDc

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAAaDabBaa

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABcBDaCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) dCbdDdacccBaaBb

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) ddBDCCDB ABBbDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUSEREN ÇEVRÜK 0 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
343,518 288,580 10 56 80 1370 5382

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 27 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,94 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,85 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,74 4,46 5,08

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,68 2,22 2,94

Matematik 15 3 11 -0,67 -4 2,54 1,06 2,27

Fen 15 11 4 9,67 64 5,91 2,79 3,86

Toplam: 75 51 23 43,33 58 34,67 19,86 25,77

Sözel (TÜR) BCDAdBCcbaBAcCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCAdDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CaDbBABDBD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABcaD acbdcabdc

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDADBbABBDCCdca

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ADIYEKE 819 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
302,861 288,580 16 109 163 2467 9125

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 27 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,94 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,85 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,74 4,46 5,08

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 4,68 2,22 2,94

Matematik 15 5 10 1,67 11 2,54 1,06 2,27

Fen 15 6 9 3,00 20 5,91 2,79 3,86

Toplam: 75 41 34 29,67 40 34,67 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CaADcBabDBbDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABaA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) aAADDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABbdbdaaba

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bbAbcCacccBdaBD

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) ddBcbCcBcABaCcb

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 7 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ASYA TOKGÖZ 549 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
317,145 288,580 12 92 132 2038 7694

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 27 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,94 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,85 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,74 4,46 5,08

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,68 2,22 2,94

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 2,54 1,06 2,27

Fen 15 9 6 7,00 47 5,91 2,79 3,86

Toplam: 75 45 30 35,00 47 34,67 19,86 25,77

Sözel (TÜR) aBADbcCcDBCDABa

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CdcDCBAaDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABbcaCCc

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) babacacabABcCdc

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CdBDbCccAcBBCcA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 5 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİTAHA TAMAK 331 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
195,543 288,580 28 361 496 5923 21218

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 7 2,67 18 8,85 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 6,82 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 6,89 4,46 5,08

İngilizce 10 4 6 2,00 20 4,96 2,22 2,94

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 3,06 1,06 2,27

Fen 15 0 1 -0,33 -2 6,96 2,79 3,86

Toplam: 75 15 43 0,67 1 37,55 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CBAD aaAbcdad  

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CdbcdBdaDb

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) acdDaabdba

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) AaccDdadCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) badCbacbdbaBdac

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) d              

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ARZU İYİSAN 765 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
338,528 288,580 12 60 86 1470 5790

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 8,85 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,82 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 6,89 4,46 5,08

İngilizce 10 7 2 6,33 63 4,96 2,22 2,94

Matematik 15 4 10 0,67 4 3,06 1,06 2,27

Fen 15 7 6 5,00 33 6,96 2,79 3,86

Toplam: 75 48 21 41,00 55 37,55 19,86 25,77

Sözel (TÜR) BbaAABCD CBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDaBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DC ACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) b DABABcBD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) bB DbcbBDdcbbbb

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) bcbDd cBBDCbCA 

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 5 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BULUT ŞEKER 492 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
326,195 288,580 17 78 113 1802 6872

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,85 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,82 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,89 4,46 5,08

İngilizce 10 5 5 3,33 33 4,96 2,22 2,94

Matematik 15 6 9 3,00 20 3,06 1,06 2,27

Fen 15 8 7 5,67 38 6,96 2,79 3,86

Toplam: 75 42 32 31,33 42 37,55 19,86 25,77

Sözel (TÜR) cCDAABCDDaBbDCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) cCAbDBBbbb

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCcAC aBbB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCacBbBaBb

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) badabbCdDCDbdCA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDADBbbdaDbCbAc

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 7 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU KA ATAŞ 804 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
399,444 288,580 5 10 15 470 2009

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 8,85 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,82 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 6,89 4,46 5,08

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,96 2,22 2,94

Matematik 15 7 7 4,67 31 3,06 1,06 2,27

Fen 15 10 5 8,33 56 6,96 2,79 3,86

Toplam: 75 58 15 53,00 71 37,55 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CBADDBCADBCDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDc

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAA DBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABbBcBDCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) dCACc cDAcacCaD

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dbBDCCDacAaBCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 4 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ÇETİNKAYA 556 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
322,114 288,580 19 84 119 1911 7245

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 1 10,67 71 8,85 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 6 2 5,33 53 6,82 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,89 4,46 5,08

İngilizce 10 3 6 1,00 10 4,96 2,22 2,94

Matematik 15 4 8 1,33 9 3,06 1,06 2,27

Fen 15 8 3 7,00 47 6,96 2,79 3,86

Toplam: 75 38 23 30,33 40 37,55 19,86 25,77

Sözel (TÜR) cCDAAB D  BADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS)  CAaDaBA D

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCb abDBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) dCc BAdbcc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ba acddBb DC bA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN)  DADd ABdD dC B

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 2 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
E M İ R  M I H 1458 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
293,296 288,580 22 128 191 2762 10104

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 7 3,67 24 8,85 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,82 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,89 4,46 5,08

İngilizce 10 4 3 3,00 30 4,96 2,22 2,94

Matematik 15 5 8 2,33 16 3,06 1,06 2,27

Fen 15 7 4 5,67 38 6,96 2,79 3,86

Toplam: 75 37 26 28,33 38 37,55 19,86 25,77

Sözel (TÜR) cCDAdBCDc acad 

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCAbDBBACb

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDAadDB B

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CC ABcaa  

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT)  d DbcaabCcaACA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) acAcBbABBD    B

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 0 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ZEYNEP DİNÇ 0 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
402,328 288,580 4 9 14 440 1886

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,85 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,82 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,89 4,46 5,08

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,96 2,22 2,94

Matematik 15 11 4 9,67 64 3,06 1,06 2,27

Fen 15 9 6 7,00 47 6,96 2,79 3,86

Toplam: 75 60 15 55,00 73 37,55 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CcADbBaADBCDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABaA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABcBDBDCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) cCACDCDDAbBBaaD

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dABDCCcccABcdDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 6 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFGÜL KAMBAL 269 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
285,584 288,580 23 143 212 3034 10958

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 8,85 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 6,82 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,89 4,46 5,08

İngilizce 10 5 5 3,33 33 4,96 2,22 2,94

Matematik 15 5 10 1,67 11 3,06 1,06 2,27

Fen 15 7 8 4,33 29 6,96 2,79 3,86

Toplam: 75 37 38 24,33 32 37,55 19,86 25,77

Sözel (TÜR) ddDdddCDDCBAcCc

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) aaAdDaBAba

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCbACAbBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) abDbBABDaa

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) cBaabbaBabDCbaA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CadDdbAcdDCbCcB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 6 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİSA ELMALI 650 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
326,482 288,580 16 76 111 1792 6844

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 8,85 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 6,82 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,89 4,46 5,08

İngilizce 10 5 4 3,67 37 4,96 2,22 2,94

Matematik 15 5 8 2,33 16 3,06 1,06 2,27

Fen 15 9 6 7,00 47 6,96 2,79 3,86

Toplam: 75 43 26 34,33 46 37,55 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CBADcaC DBCDAcb

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) bCDDC ABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) dAc DBdBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABbBcdcC D

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) AaA a cadAaaCBb

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) bdBDCCcBcAaBdDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 5 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE GÜNGÖR 584 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
333,391 288,580 14 70 98 1612 6236

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 8,85 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,82 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,89 4,46 5,08

İngilizce 10 5 5 3,33 33 4,96 2,22 2,94

Matematik 15 3 5 1,33 9 3,06 1,06 2,27

Fen 15 8 5 6,33 42 6,96 2,79 3,86

Toplam: 75 45 21 38,00 51 37,55 19,86 25,77

Sözel (TÜR) aBADcBCAaBCDABd

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABaA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBCa

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABcBDccadD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) AaA cab  bB    

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) bcBa CDcAAB CaA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 3 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEMZEHR  ÜNAL 1308 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
367,796 288,580 10 29 41 887 3629

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 8,85 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,82 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,89 4,46 5,08

İngilizce 10 6 3 5,00 50 4,96 2,22 2,94

Matematik 15 6 9 3,00 20 3,06 1,06 2,27

Fen 15 10 5 8,33 56 6,96 2,79 3,86

Toplam: 75 52 22 44,67 60 37,55 19,86 25,77

Sözel (TÜR) cCDAABCDDCBAaCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCAaDBBAbD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DbDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CdD aABDcD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABccDAacbaaabCA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CcADdAABaDCCdcB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 4 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA USLU 0 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
243,815 288,580 25 238 343 4434 15771

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 8,85 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,82 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,89 4,46 5,08

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 4,96 2,22 2,94

Matematik 15 4 9 1,00 7 3,06 1,06 2,27

Fen 15 5 10 1,67 11 6,96 2,79 3,86

Toplam: 75 27 46 11,67 16 37,55 19,86 25,77

Sözel (TÜR) BbDAcBaccCBAcbc

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) bCACbaccCD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) caccbADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) ababBdacca

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABcbbcd D babCc

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CcbbdbcBaaCaCbB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 7 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FERDİ ÇINAR KOÇ 770 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
223,237 288,580 26 293 407 5101 18210

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 8,85 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,82 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,89 4,46 5,08

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 4,96 2,22 2,94

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 3,06 1,06 2,27

Fen 15 5 10 1,67 11 6,96 2,79 3,86

Toplam: 75 27 48 11,00 15 37,55 19,86 25,77

Sözel (TÜR) dbcbABaaDaadDaa

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) bCAacBBAba

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) bCDACAcBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) abcdccBaBc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) cadaDAbcbbaadCb

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) daADacAaBbaCdbc

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 8 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA * DIN 0 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
333,424 288,580 13 69 97 1609 6233

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 3 9,00 60 8,85 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 9 0 9,00 90 6,82 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,89 4,46 5,08

İngilizce 10 7 2 6,33 63 4,96 2,22 2,94

Matematik 15 2 8 -0,67 -4 3,06 1,06 2,27

Fen 15 10 5 8,33 56 6,96 2,79 3,86

Toplam: 75 46 19 39,67 53 37,55 19,86 25,77

Sözel (TÜR) d DA BCbbCBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCA DBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDAC DdCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG)  CDbBABDdD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) *cacDcCcb a    

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CaADBcAcdDCCdAB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 0 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 5 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH KAYA 185 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
206,550 288,580 27 335 463 5611 20123

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 8,85 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 6,82 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 6,89 4,46 5,08

İngilizce 10 3 7 0,67 7 4,96 2,22 2,94

Matematik 15 1 14 -3,67 -24 3,06 1,06 2,27

Fen 15 7 8 4,33 29 6,96 2,79 3,86

Toplam: 75 22 53 4,33 6 37,55 19,86 25,77

Sözel (TÜR) cbcAbdCDaCadbaa

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) aCAaDBcdda

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DbcbacDBac

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCbbcdaaBc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) cBdacbadbbcaddb

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CbAcacAdBDaCdbB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 7 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MER E OCAK 266 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
322,011 288,580 20 86 121 1914 7255

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,85 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,82 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,89 4,46 5,08

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,96 2,22 2,94

Matematik 15 2 5 0,33 2 3,06 1,06 2,27

Fen 15 7 6 5,00 33 6,96 2,79 3,86

Toplam: 75 42 22 34,67 46 37,55 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CcADbBCcDBCDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCaDCaAaaA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAA DBbBbD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABcBaBDCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT)  dA c a  bB   b

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dABDaCca AB daA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 6 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE KUL 263 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
331,695 288,580 15 71 102 1644 6384

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,85 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,82 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,89 4,46 5,08

İngilizce 10 7 0 7,00 70 4,96 2,22 2,94

Matematik 15 0 8 -2,67 -18 3,06 1,06 2,27

Fen 15 9 3 8,00 53 6,96 2,79 3,86

Toplam: 75 45 17 39,33 52 37,55 19,86 25,77

Sözel (TÜR) cCDAAcCDDCaADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBAbD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDAaADdCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG)  CD BABD D

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) cc    ac  ca db

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CaADBdABBDC  d 

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA TOPTAMU R 857 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
363,495 288,580 11 34 47 956 3910

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 8,85 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,82 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,89 4,46 5,08

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,96 2,22 2,94

Matematik 15 6 6 4,00 27 3,06 1,06 2,27

Fen 15 9 6 7,00 47 6,96 2,79 3,86

Toplam: 75 54 18 48,00 64 37,55 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CcADDBadDBCDABb

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAAaDBbBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABDBDCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bCAaD  cAcBBd b

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dABcaCDBbABBbDb

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 5 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ÜZEYİR DOĞAN 484 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
311,520 288,580 21 97 142 2215 8264

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 4 5,67 38 8,85 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 6,82 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,89 4,46 5,08

İngilizce 10 8 1 7,67 77 4,96 2,22 2,94

Matematik 15 5 5 3,33 22 3,06 1,06 2,27

Fen 15 8 5 6,33 42 6,96 2,79 3,86

Toplam: 75 39 22 31,67 42 37,55 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CBA D acDBCac  

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) aaaDdBABa 

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAAaDa BCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABb DCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bCA Da D b dC b

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dbBbCC B AaBCaA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 0 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 0 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 3 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK ALTUĞ 1336 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
385,272 288,580 9 19 27 636 2656

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,85 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,82 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 6,89 4,46 5,08

İngilizce 10 8 1 7,67 77 4,96 2,22 2,94

Matematik 15 8 6 6,00 40 3,06 1,06 2,27

Fen 15 10 5 8,33 56 6,96 2,79 3,86

Toplam: 75 56 16 50,67 68 37,55 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CBADcBCbcBCDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABbA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDB BCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) AB BDaDCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT)  CAbDCaDcAaBCdb

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) aABDCbDdbABcCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 0 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 4 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMERFFARUK AKKUŞ 1814 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
251,282 288,580 24 224 325 4180 14852

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 8,85 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,82 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,89 4,46 5,08

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 4,96 2,22 2,94

Matematik 15 4 11 0,33 2 3,06 1,06 2,27

Fen 15 4 11 0,33 2 6,96 2,79 3,86

Toplam: 75 32 43 17,67 24 37,55 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CaADDBCdadCcbad

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CdDDCBABbA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAAbDBdBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) dccdDdbaab

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) caAdcCabAbccaBb

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) bddDdbDacddBdDc

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 9 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ROSLİN KHOR AHMAD 852 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
457,204 288,580 2 2 3 82 351

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 0 13,00 87 8,85 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,82 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,89 4,46 5,08

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,96 2,22 2,94

Matematik 15 12 1 11,67 78 3,06 1,06 2,27

Fen 15 13 2 12,33 82 6,96 2,79 3,86

Toplam: 75 68 3 67,00 89 37,55 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CBAD BC DBCDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABDBDCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) dCACDCD AABBC D

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CdBDCCDBdABBCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 11 1 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SENANUR DOĞAN 744 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
438,720 288,580 3 4 6 168 709

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,85 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,82 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,89 4,46 5,08

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,96 2,22 2,94

Matematik 15 13 2 12,33 82 3,06 1,06 2,27

Fen 15 13 2 12,33 82 6,96 2,79 3,86

Toplam: 75 64 11 60,33 80 37,55 19,86 25,77

Sözel (TÜR) cdDAABCDDaBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBbCD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACcDBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDbBABcBD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) bBBDDACBDCDCdCA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDADBdABBDCCdAB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 10 2 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA AYDIN 464 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
322,640 288,580 18 83 118 1895 7194

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 8,85 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,82 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,89 4,46 5,08

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,96 2,22 2,94

Matematik 15 4 10 0,67 4 3,06 1,06 2,27

Fen 15 9 6 7,00 47 6,96 2,79 3,86

Toplam: 75 45 28 35,67 48 37,55 19,86 25,77

Sözel (TÜR) BCDAdadcDaBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) aCACDBBAdD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACA Bdc

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDbBdBDcD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) bc bcbCaDbcbcCA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CbADBAABacaCbdB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 0 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 4 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ŞİŞMAN 843 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
391,323 288,580 7 15 22 558 2366

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,85 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,82 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,89 4,46 5,08

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,96 2,22 2,94

Matematik 15 7 8 4,33 29 3,06 1,06 2,27

Fen 15 12 3 11,00 73 6,96 2,79 3,86

Toplam: 75 58 17 52,33 70 37,55 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CcADcBaADBCDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABbA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBbBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABbBDCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) cCAdDbaDdAccCBb

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dABDdCDBbABBCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF FETTAH KUMRU 568 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
387,054 288,580 8 17 25 611 2577

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,85 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,82 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,89 4,46 5,08

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,96 2,22 2,94

Matematik 15 7 8 4,33 29 3,06 1,06 2,27

Fen 15 13 2 12,33 82 6,96 2,79 3,86

Toplam: 75 55 20 48,33 64 37,55 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CBADcBCbDBCDABb

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAAaDBdaCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABdBaBbCCa

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) ddAaDCcaAABabBb

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CABDCCDBAAaBCaA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 10 2 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KUDAY KILINÇ 67 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
399,234 288,580 6 12 17 473 2015

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 8,85 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,82 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,89 4,46 5,08

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,96 2,22 2,94

Matematik 15 6 6 4,00 27 3,06 1,06 2,27

Fen 15 13 2 12,33 82 6,96 2,79 3,86

Toplam: 75 58 13 53,67 72 37,55 19,86 25,77

Sözel (TÜR) BCDAcBCDDCaADC 

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDdBdBbBD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) dB cb CdbCD bCA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDADBcABBDCCdAB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 10 2 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ESLEM YILMAZ 668 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
460,533 288,580 1 1 2 73 304

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 8,85 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,82 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,89 4,46 5,08

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,96 2,22 2,94

Matematik 15 14 1 13,67 91 3,06 1,06 2,27

Fen 15 13 2 12,33 82 6,96 2,79 3,86

Toplam: 75 67 8 64,33 86 37,55 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CBADDBaADBCDABC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABDb

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAcDDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABbBcBDCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) dCACDCDDAABBCBD

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dABDCCDBdABBCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 10 2 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ADBULKERİMDAZK 783 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
167,754 288,580 28 402 543 6342 22705

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 4,29 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 0 10 -3,33 -33 4,58 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,86 4,46 5,08

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 1,68 2,22 2,94

Matematik 15 4 11 0,33 2 1,29 1,06 2,27

Fen 15 2 13 -2,33 -16 0,83 2,79 3,86

Toplam: 75 12 61 -8,33 -11 17,52 19,86 25,77

Sözel (TÜR) aBdacdbAbdCcbad

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) adbcdcdaac

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) dAcbcadBac

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) cabcacbC  

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) dbcaabcDAABddac

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) bdcbCabadAcdacd

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 10 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 10 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET GÜVEN 754 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
192,047 288,580 25 370 505 6000 21520

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 12 -2,00 -13 4,29 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,58 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,86 4,46 5,08

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,68 2,22 2,94

Matematik 15 5 10 1,67 11 1,29 1,06 2,27

Fen 15 3 12 -1,00 -7 0,83 2,79 3,86

Toplam: 75 19 55 0,67 1 17,52 19,86 25,77

Sözel (TÜR) adacdBbcbaaAcd 

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) aCAdDBadbb

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) bacAdbbBCd

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) baDdaccbaD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AddaDdbacCbCdaA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) bacaBdbddabCbAd

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 11 8



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ARİFBUĞRA UYSAL 161 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
270,737 288,580 10 166 250 3477 12535

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 4,29 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,58 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,86 4,46 5,08

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,68 2,22 2,94

Matematik 15 6 9 3,00 20 1,29 1,06 2,27

Fen 15 1 14 -3,67 -24 0,83 2,79 3,86

Toplam: 75 37 37 24,67 33 17,52 19,86 25,77

Sözel (TÜR) cCDAcBCD aaADbB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) cCACDBBAbD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) cCDAacDBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) aCDbBAaDBa

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) cdBDbcCabbDCcbA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) Cadbdcdaccababa

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 11 8



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AVŞİNTUN ÇTAN 3 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
262,773 288,580 12 190 284 3761 13478

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 4,29 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,58 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,86 4,46 5,08

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,68 2,22 2,94

Matematik 15 4 11 0,33 2 1,29 1,06 2,27

Fen 15 1 14 -3,67 -24 0,83 2,79 3,86

Toplam: 75 35 39 22,00 29 17,52 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CcAD BCbDBdDABa

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABcA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBbD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) AdbBcdabda

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) cbACcabcAbBddca

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dbabddacAbcabbc

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 11 8



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ALKIŞ 68 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
295,144 288,580 6 124 183 2708 9919

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 4,29 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,58 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,86 4,46 5,08

İngilizce 10 0 8 -2,67 -27 1,68 2,22 2,94

Matematik 15 4 8 1,33 9 1,29 1,06 2,27

Fen 15 8 7 5,67 38 0,83 2,79 3,86

Toplam: 75 37 32 26,33 35 17,52 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CdADDBbdDBdcA* 

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) bCDDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) aAAbDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ddbd dca c

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) ACbCbbDacba   b

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dbBaCCbaAABdCbA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 5 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL DALGALI 755 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
192,639 288,580 24 366 501 5984 21470

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 3,33 22 4,29 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 4,58 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,86 4,46 5,08

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,68 2,22 2,94

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 1,29 1,06 2,27

Fen 15 2 13 -2,33 -16 0,83 2,79 3,86

Toplam: 75 19 55 0,67 1 17,52 19,86 25,77

Sözel (TÜR) BCDAccCc aabaCc

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) aCAbDacbaa

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) aCbbadDcCa

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) bdaABbdcBa

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) bdBccdbcbdabAbb

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) badcadAcaadCbda

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 11 8



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU BAŞTİMUR 126 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,645 288,580 19 261 370 4753 16982

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 4,29 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 4,58 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,86 4,46 5,08

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,68 2,22 2,94

Matematik 15 5 10 1,67 11 1,29 1,06 2,27

Fen 15 2 13 -2,33 -16 0,83 2,79 3,86

Toplam: 75 28 47 12,33 16 17,52 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CaADcBdAbcbbAdC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) dacDCacccA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAAabBCdac

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) dBcaDBDaCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) caAbDbbDcAdaCda

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) bAccdaacdcacbbA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 11 8



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR İLHAN ARSLAN 30 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
244,190 288,580 18 236 341 4421 15722

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 4,29 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,58 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,86 4,46 5,08

İngilizce 10 8 2 7,33 73 1,68 2,22 2,94

Matematik 15 1 14 -3,67 -24 1,29 1,06 2,27

Fen 15 3 12 -1,00 -7 0,83 2,79 3,86

Toplam: 75 32 43 17,67 24 17,52 19,86 25,77

Sözel (TÜR) aBADDBCdDcbDdBC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) bdDcCBABDb

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAcbDBdabc

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABcBDBcCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) babCcabcdbaddca

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CdcabaccbAdBdac

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 9 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA YAR 141 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
250,156 288,580 15 225 328 4226 14994

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 4,29 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,58 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,86 4,46 5,08

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,68 2,22 2,94

Matematik 15 4 11 0,33 2 1,29 1,06 2,27

Fen 15 6 9 3,00 20 0,83 2,79 3,86

Toplam: 75 32 43 17,67 24 17,52 19,86 25,77

Sözel (TÜR) ddADcaCbbaCaAcd

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CaDcCdAacb

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBCc

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) bBcBDaaaCb

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) AdbbDacDcbacdBc

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CAcadCbBAdBdbbb

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 8 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ÇİĞDEM 44 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
311,998 288,580 3 95 140 2202 8213

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 4,29 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,58 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,86 4,46 5,08

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,68 2,22 2,94

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 1,29 1,06 2,27

Fen 15 7 8 4,33 29 0,83 2,79 3,86

Toplam: 75 44 30 34,00 45 17,52 19,86 25,77

Sözel (TÜR) BCDAbBCD CabDCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCAaDBBACc

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCaACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDbBABcdc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) dadacbCdbdcCbdA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) baADccABBDbbdAa

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 7 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA YEDEK 1242 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
221,630 288,580 21 297 413 5151 18407

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 3,33 22 4,29 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,58 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,86 4,46 5,08

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,68 2,22 2,94

Matematik 15 2 12 -2,00 -13 1,29 1,06 2,27

Fen 15 2 13 -2,33 -16 0,83 2,79 3,86

Toplam: 75 28 45 13,00 17 17,52 19,86 25,77

Sözel (TÜR) cCDAcBdD dccbbB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) bCAaDBBAdD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDbCdDBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CbadBAcbdb

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) cadcbddccaDCd b

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CcbcdcdcdabCdbd

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 11 8



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SUNA 0 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
262,007 288,580 13 193 288 3796 13575

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 4,29 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,58 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,86 4,46 5,08

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,68 2,22 2,94

Matematik 15 2 8 -0,67 -4 1,29 1,06 2,27

Fen 15 8 6 6,00 40 0,83 2,79 3,86

Toplam: 75 31 38 18,33 24 17,52 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CcAaDBCdDcbcccb

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CdcDCaAabd

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBac

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) cddabcaCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) baba CDa ca a  

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CbcDCC abcBcCDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 5 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERVANUR KARTAL 63 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
254,094 288,580 14 213 314 4083 14512

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 8 2,33 16 4,29 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 4,58 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,86 4,46 5,08

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,68 2,22 2,94

Matematik 15 7 6 5,00 33 1,29 1,06 2,27

Fen 15 6 9 3,00 20 0,83 2,79 3,86

Toplam: 75 27 44 12,33 16 17,52 19,86 25,77

Sözel (TÜR)  acAAdCbcbBbDd 

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) cdAaacBdab

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) cCcAdcbBac

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CaDcBAccca

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) dBdDcAddaCDC  A

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) acAbdAAcacdCCAd

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 8 20

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 8 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL BALIK 104 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
324,885 288,580 2 81 116 1832 6982

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 4,29 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 4,58 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 4,86 4,46 5,08

İngilizce 10 3 4 1,67 17 1,68 2,22 2,94

Matematik 15 2 0 2,00 13 1,29 1,06 2,27

Fen 15 7 5 5,33 36 0,83 2,79 3,86

Toplam: 75 39 14 34,33 46 17,52 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CBADbBdADBdDbBC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCaAB A

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CA DDB BCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABAd db  a

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT)  CA            

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dcBcCCDa A dC A

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 0 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HER*   EMP  İ   N P 0 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
219,062 288,580 22 302 421 5225 18716

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 4,29 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,58 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,86 4,46 5,08

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,68 2,22 2,94

Matematik 15 5 10 1,67 11 1,29 1,06 2,27

Fen 15 5 10 1,67 11 0,83 2,79 3,86

Toplam: 75 25 50 8,33 11 17,52 19,86 25,77

Sözel (TÜR) bcdabcadaBdbAcC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) aCbcadABcA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CbdacBdBac

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABdcbaDCbD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) ACbCDabcAbcdbca

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CdBadbcBAcaBdac

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 7 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN KARAKOÇ 93 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
284,900 288,580 9 145 215 3062 11044

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 1 10,67 71 4,29 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,58 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 4,86 4,46 5,08

İngilizce 10 3 3 2,00 20 1,68 2,22 2,94

Matematik 15 6 7 3,67 24 1,29 1,06 2,27

Fen 15 2 13 -2,33 -16 0,83 2,79 3,86

Toplam: 75 33 30 23,00 31 17,52 19,86 25,77

Sözel (TÜR) BCDAbBC  CBAD B

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) aCAaDBacCD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) bCcACA B  

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) Cb  ad  BD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABBDcbCdaCbab  

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) dcdcacdacbdaCAd

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 0 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 0 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 0 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 11 8



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİHR MAH HAYDAN 56 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
286,681 288,580 8 142 209 3005 10831

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 4,29 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,58 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,86 4,46 5,08

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,68 2,22 2,94

Matematik 15 7 8 4,33 29 1,29 1,06 2,27

Fen 15 6 9 3,00 20 0,83 2,79 3,86

Toplam: 75 36 39 23,00 31 17,52 19,86 25,77

Sözel (TÜR) aaAcDBdcDBdDcBC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CdDDCBAaaA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAdaDdaBCa

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) dBbdcBcCdb

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bCdCDCacAdcdbBD

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CbabaCDdcAddCaA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 7 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ FE KESK İN 29 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
264,434 288,580 11 182 275 3710 13294

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 3,33 22 4,29 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 4,58 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 4,86 4,46 5,08

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,68 2,22 2,94

Matematik 15 4 8 1,33 9 1,29 1,06 2,27

Fen 15 5 10 1,67 11 0,83 2,79 3,86

Toplam: 75 34 36 22,00 29 17,52 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CcAb cbAaBCcAcd

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) a DbCBABab

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) dBbBDBcdbc

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) cC d b DdcBaCcb

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dcBbbCDcccBBbad

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 8 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANURDEMİR 39 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
218,829 288,580 23 303 423 5236 18748

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 4,29 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,58 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,86 4,46 5,08

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,68 2,22 2,94

Matematik 15 7 8 4,33 29 1,29 1,06 2,27

Fen 15 3 12 -1,00 -7 0,83 2,79 3,86

Toplam: 75 25 50 8,33 11 17,52 19,86 25,77

Sözel (TÜR) BCadcabcDbdbcba

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) aCdCDaBddb

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) aCabdcaddB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CaDAdcBDBa

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) cBdcDdbcaCDCbCA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) dbdcabdcBcaCadB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345

100
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40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 10 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR TUNÇTANN 5 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
187,367 288,580 26 379 517 6094 21863

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 13 -2,33 -16 4,29 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,58 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 0 10 -3,33 -33 4,86 4,46 5,08

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,68 2,22 2,94

Matematik 15 2 12 -2,00 -13 1,29 1,06 2,27

Fen 15 6 9 3,00 20 0,83 2,79 3,86

Toplam: 75 18 56 -0,67 -1 17,52 19,86 25,77

Sözel (TÜR) acbcbddcbdacAdC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CdabCBAdDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) ddbbadadbc

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ddAccBabbb

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) cbAbcdca Adddda

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) aAcabCDdAbcBabA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 8 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE KILINÇDOĞAN 7 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
296,583 288,580 5 121 180 2669 9772

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 4,29 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,58 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,86 4,46 5,08

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,68 2,22 2,94

Matematik 15 5 10 1,67 11 1,29 1,06 2,27

Fen 15 7 8 4,33 29 0,83 2,79 3,86

Toplam: 75 37 37 24,67 33 17,52 19,86 25,77

Sözel (TÜR) aBAD BCbDBCDAcb

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) aaDDCaABab

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAcDDBdBCa

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABccbccabD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bdAdcCacbAadaBD

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dcaDbbDacABBCaA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 6 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR ÇATLAK 0 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
230,501 288,580 20 270 380 4858 17333

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 4,29 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,58 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,86 4,46 5,08

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,68 2,22 2,94

Matematik 15 4 11 0,33 2 1,29 1,06 2,27

Fen 15 1 5 -0,67 -4 0,83 2,79 3,86

Toplam: 75 27 39 14,00 19 17,52 19,86 25,77

Sözel (TÜR) cCDAbBCaaaabadc

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) aCACDBaAdD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDAabcBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CaDdaAdbcc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) cBdDbcCaaCadcad

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) dacDad         

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 5 8



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
VUSUF EMİR MUT LU 59 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
187,306 288,580 27 380 518 6096 21868

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 1 14 -3,67 -24 4,29 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,58 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,86 4,46 5,08

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,68 2,22 2,94

Matematik 15 4 11 0,33 2 1,29 1,06 2,27

Fen 15 1 14 -3,67 -24 0,83 2,79 3,86

Toplam: 75 24 51 7,00 9 17,52 19,86 25,77

Sözel (TÜR) abcbdcbabacdaCd

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCAaDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) caDbdADBCa

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) aCaddABDca

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) bcdDbcbaDCbadCb

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) acdbacdaBcadbca

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 11 8



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ ÇAĞLAR 20 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
247,319 288,580 17 230 335 4329 15355

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 4,29 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 9 0 9,00 90 4,58 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 4,86 4,46 5,08

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 1,68 2,22 2,94

Matematik 15 4 10 0,67 4 1,29 1,06 2,27

Fen 15 0 15 -5,00 -33 0,83 2,79 3,86

Toplam: 75 31 38 18,33 24 17,52 19,86 25,77

Sözel (TÜR) BCDAcBCD dadDbB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBA D

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCcAC DBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) dC cdd bcc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) c abbACdDbbdbdA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) daccaccddabdabc

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 0 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 0 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 12 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AÇIKYÜREK 64 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
360,786 288,580 1 38 53 1007 4084

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 4,29 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 4,58 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 4,86 4,46 5,08

İngilizce 10 5 3 4,00 40 1,68 2,22 2,94

Matematik 15 6 3 5,00 33 1,29 1,06 2,27

Fen 15 10 2 9,33 62 0,83 2,79 3,86

Toplam: 75 49 13 44,67 60 17,52 19,86 25,77

Sözel (TÜR) caDAAadD CBAbCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN)  CDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CC  aABcBc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AB  D C b c dCA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN)  cADc ABBDCCC B

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ALIŞ 65 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
305,589 288,580 4 106 157 2383 8838

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 4,29 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,58 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,86 4,46 5,08

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,68 2,22 2,94

Matematik 15 7 8 4,33 29 1,29 1,06 2,27

Fen 15 6 9 3,00 20 0,83 2,79 3,86

Toplam: 75 39 36 27,00 36 17,52 19,86 25,77

Sözel (TÜR) cCDAABdDcCaADdB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) cCACDcBAda

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) cCDACADBdB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CbabadcDcb

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) daBbcAaaDdDCcCA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CcAcaAcacDCaadB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 7 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA YILDIZ 1 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
247,722 288,580 16 229 334 4315 15301

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 4,29 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 4 4 2,67 27 4,58 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,86 4,46 5,08

İngilizce 10 3 5 1,33 13 1,68 2,22 2,94

Matematik 15 5 7 2,67 18 1,29 1,06 2,27

Fen 15 3 6 1,00 7 0,83 2,79 3,86

Toplam: 75 26 35 14,33 19 17,52 19,86 25,77

Sözel (TÜR) aCaAdcbDbdBAcbB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) aCAaDcd  D

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) Da AbcDBCa

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) Cba BcBc a

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) Acc D a baaCACb

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) dbA c d  D b cB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 4 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 4 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZ KARMIŞ 51 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
292,195 288,580 7 132 196 2796 10218

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 28 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 4,29 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,58 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 4,86 4,46 5,08

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,68 2,22 2,94

Matematik 15 5 10 1,67 11 1,29 1,06 2,27

Fen 15 4 11 0,33 2 0,83 2,79 3,86

Toplam: 75 42 33 31,00 41 17,52 19,86 25,77

Sözel (TÜR) acADbBCdDBbDABa

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) aCcDCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABcBcBaCbD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) daAaa*bbAABcaBc

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) adBcaacBAcadacA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 8 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
*                 N * 0 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
242,669 288,580 13 243 350 4474 15907

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 4,67 31 3,07 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 3,46 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,62 4,46 5,08

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,05 2,22 2,94

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 0,39 1,06 2,27

Fen 15 6 8 3,33 22 1,76 2,79 3,86

Toplam: 75 27 46 11,67 16 14,35 19,86 25,77

Sözel (TÜR) BCad BbacCBADba

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) bCAaDaBcbb

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) cCaAbccBbB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) bCcdBAabcc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) daBcbdbdabaCdCd

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CcbDBAABdcbddb 

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 5 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
* M İRE*LIÇ 129 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
200,840 288,580 21 347 480 5769 20734

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 3,07 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 3,46 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,62 4,46 5,08

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 2,05 2,22 2,94

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 0,39 1,06 2,27

Fen 15 5 10 1,67 11 1,76 2,79 3,86

Toplam: 75 18 57 -1,00 -1 14,35 19,86 25,77

Sözel (TÜR) bcADDadbacCabBC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) adDDdadaDc

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) dcAbcdaBdc

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) bdcdbdaada

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) dadCcdbcAbdcbda

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) bbdDCabdAccdaDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 8 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
A  *D EDE Ğ*U     L 0 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
189,693 288,580 24 375 513 6051 21692

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 12 -2,00 -13 3,07 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 3,46 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,62 4,46 5,08

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 2,05 2,22 2,94

Matematik 15 4 11 0,33 2 0,39 1,06 2,27

Fen 15 4 11 0,33 2 1,76 2,79 3,86

Toplam: 75 18 56 -0,67 -1 14,35 19,86 25,77

Sözel (TÜR) BacdddbaaCdda c

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) bCbaDBcbbc

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) aCaACcbdCd

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) abcbcbdaBa

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABBcbbaababCdab

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) aabcBAABcbadabc

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 8 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMED EYMEN KORKMAZ 75 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
230,534 288,580 17 269 379 4857 17328

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 3,07 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 3,46 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,62 4,46 5,08

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,05 2,22 2,94

Matematik 15 4 11 0,33 2 0,39 1,06 2,27

Fen 15 4 11 0,33 2 1,76 2,79 3,86

Toplam: 75 29 46 13,67 18 14,35 19,86 25,77

Sözel (TÜR) aCbcbBCbbaacDdB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) bCACDBBAda

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) cbaAaAcBbc

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CbDbBABDcc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) dBcbcbbdcCaCbCd

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) dbbadAABdaCabda

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 8 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİCAN U*N 127 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
306,037 288,580 5 104 155 2367 8793

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 3 9,00 60 3,07 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 3,46 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,62 4,46 5,08

İngilizce 10 4 4 2,67 27 2,05 2,22 2,94

Matematik 15 3 7 0,67 4 0,39 1,06 2,27

Fen 15 6 8 3,33 22 1,76 2,79 3,86

Toplam: 75 40 25 31,67 42 14,35 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CcADDBC DBbDAd 

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDaCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAcDDBCBCc

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) dBbBc aC D

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) dC  cC b bacC a

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CAa bCcdccBdCcA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 8 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERA ABDUL 0 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
148,297 288,580 29 411 553 6393 22919

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 1 14 -3,67 -24 3,07 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 3,46 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 3,62 4,46 5,08

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,05 2,22 2,94

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 0,39 1,06 2,27

Fen 15 1 14 -3,67 -24 1,76 2,79 3,86

Toplam: 75 13 61 -7,33 -10 14,35 19,86 25,77

Sözel (TÜR) adbaaBdcbcbabaa

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) aCDDbaAcac

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) bAbDbabB* 

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) AddccBcadb

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bdcabdbbdcBdbBb

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) bdabadcabAdcabd

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 11 8



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA AK 194 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,774 288,580 14 254 362 4653 16598

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 7 2,67 18 3,07 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 3 5 1,33 13 3,46 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 3,62 4,46 5,08

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,05 2,22 2,94

Matematik 15 5 9 2,00 13 0,39 1,06 2,27

Fen 15 5 10 1,67 11 1,76 2,79 3,86

Toplam: 75 24 43 9,67 13 14,35 19,86 25,77

Sözel (TÜR) BaDbdcC c  AbCd

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS)  dACcac dD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) cCbAb DBd 

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) abDcdcdDab

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) bB bDbacabcCACb

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) dbcDdAbaBbaCbAd

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 0 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 5 30

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 9 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN GÖREN 106 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
325,427 288,580 3 80 115 1818 6932

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 3,07 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 3,46 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,62 4,46 5,08

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,05 2,22 2,94

Matematik 15 6 9 3,00 20 0,39 1,06 2,27

Fen 15 8 7 5,67 38 1,76 2,79 3,86

Toplam: 75 45 30 35,00 47 14,35 19,86 25,77

Sözel (TÜR) aaDAcBCDDdBADCc

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) adACDaBAda

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBaB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) aCDdBABDBb

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AadaDcCBDCaabad

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CcAcdAAcBDCbCda

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 5 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES YILDIRIM 290 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
261,544 288,580 10 195 290 3810 13625

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 3,07 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 3,46 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,62 4,46 5,08

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,05 2,22 2,94

Matematik 15 6 9 3,00 20 0,39 1,06 2,27

Fen 15 7 8 4,33 29 1,76 2,79 3,86

Toplam: 75 29 46 13,67 18 14,35 19,86 25,77

Sözel (TÜR) aBdcDBbADcbbAdC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) dbbcadABaA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) dbcDbBCaac

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) cBddaBcCab

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) cabdcCDD*AdBCdb

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) bbaDCCbdAcdBCDb

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 7 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ATMIŞDÖRTOĞLU 1171 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
246,452 288,580 11 232 337 4352 15445

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 3,07 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 3,46 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,62 4,46 5,08

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,05 2,22 2,94

Matematik 15 5 10 1,67 11 0,39 1,06 2,27

Fen 15 3 12 -1,00 -7 1,76 2,79 3,86

Toplam: 75 32 43 17,67 24 14,35 19,86 25,77

Sözel (TÜR) bcADbcCcbaCacBC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CdDDCcABcA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAAcDBCBCb

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) cc*cbdbCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) badCbacDAbBcacD

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) bdacdabcAdBdbaA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 9 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP DURĞUN 120 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
304,084 288,580 6 107 161 2434 8996

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 7 2,67 18 3,07 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 3,46 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,62 4,46 5,08

İngilizce 10 7 2 6,33 63 2,05 2,22 2,94

Matematik 15 5 3 4,00 27 0,39 1,06 2,27

Fen 15 8 5 6,33 42 1,76 2,79 3,86

Toplam: 75 39 22 31,67 42 14,35 19,86 25,77

Sözel (TÜR) aCb AaC DdaA ba

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDaB db

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) bCDACcDBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) bCD BABDcD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AB    acb  CA A

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CcAaBAAB DCdd d

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 0 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 0 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 4 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEMNUR CAYLI 112 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
294,794 288,580 7 125 184 2718 9957

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 3,07 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 3,46 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 3,62 4,46 5,08

İngilizce 10 8 2 7,33 73 2,05 2,22 2,94

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 0,39 1,06 2,27

Fen 15 4 11 0,33 2 1,76 2,79 3,86

Toplam: 75 43 32 32,33 43 14,35 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CdADbBCcDBCDcBC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CbDbCBABcA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABDBDCda

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) AbbabaaccbBdacD

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) bcBbdCDdbccaCcb

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 9 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR KIRMIZI 400 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
209,623 288,580 19 332 458 5528 19795

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 3,07 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 1 7 -1,33 -13 3,46 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,62 4,46 5,08

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 2,05 2,22 2,94

Matematik 15 2 12 -2,00 -13 0,39 1,06 2,27

Fen 15 5 10 1,67 11 1,76 2,79 3,86

Toplam: 75 21 50 4,33 6 14,35 19,86 25,77

Sözel (TÜR) aCcAbBbaaaBcDbd

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) bb acBabd 

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DdbACdDBbB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) Cbc*dA bcb

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) caBcbbddbCba*b 

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) abdDBAAadbaCada

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 7 10

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 0 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 8 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HUZ *FE  PEK 497 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
182,528 288,580 26 385 525 6177 22138

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 10 0,67 4 3,07 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 3 6 1,00 10 3,46 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 3,62 4,46 5,08

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,05 2,22 2,94

Matematik 15 1 13 -3,33 -22 0,39 1,06 2,27

Fen 15 3 12 -1,00 -7 1,76 2,79 3,86

Toplam: 75 17 53 -0,67 -1 14,35 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CBcaccbbDab Ada

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) Cbbbac dDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAccaa B D

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABbcbdbbac

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bCdbba bdbacbab

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CbaDaacdbAadbbc

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 0 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 6 30

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 0 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 0 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 10 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM SARI 0 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
318,516 288,580 4 91 129 2010 7586

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 5 6,33 42 3,07 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 3,46 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,62 4,46 5,08

İngilizce 10 10 0 10,00 100 2,05 2,22 2,94

Matematik 15 2 6 0,00 0 0,39 1,06 2,27

Fen 15 8 5 6,33 42 1,76 2,79 3,86

Toplam: 75 45 18 39,00 52 14,35 19,86 25,77

Sözel (TÜR) aCcA BCDcCBAc c

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS)  CACDaBACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBCd

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDABABDBD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) cB a  a   aab A

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CaADBbA  DCaddB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 3 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
LAMAR  * ABDALLAH 79 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
376,913 288,580 1 22 31 744 3092

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 3,07 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 3,46 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 3,62 4,46 5,08

İngilizce 10 8 2 7,33 73 2,05 2,22 2,94

Matematik 15 8 6 6,00 40 0,39 1,06 2,27

Fen 15 10 5 8,33 56 1,76 2,79 3,86

Toplam: 75 55 19 48,67 65 14,35 19,86 25,77

Sözel (TÜR) BCDAAcCccCBAbCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCcCDBaACD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDABABaBa

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) ABaaDbCBa DCbbA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CcADaAAacDCCCdB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 4 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
M U S A B M E R T 105 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
189,791 288,580 23 373 511 6046 21685

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 3,07 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 3,46 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,62 4,46 5,08

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,05 2,22 2,94

Matematik 15 3 11 -0,67 -4 0,39 1,06 2,27

Fen 15 2 13 -2,33 -16 1,76 2,79 3,86

Toplam: 75 21 53 3,33 4 14,35 19,86 25,77

Sözel (TÜR) ddbDbcbdbcCDcaa

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) bdaDCaABcA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CcccDBCdCb

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) dBdBacbCba

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) cdbbbaaDbdacCB 

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CdccadaabbcdCcb

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 10 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TAŞ 401 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,259 288,580 16 264 373 4767 17022

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 3,07 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 3,46 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,62 4,46 5,08

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,05 2,22 2,94

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 0,39 1,06 2,27

Fen 15 6 9 3,00 20 1,76 2,79 3,86

Toplam: 75 25 50 8,33 11 14,35 19,86 25,77

Sözel (TÜR) dCbAdadDDCBAbCd

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) caAaccBbdD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) cbbbaAaBCc

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) dbacBdBbBb

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) cadbcAbcDbabbad

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CbADcAcaBbdaadB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 6 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
Ö M E R K Ö K N E L 567 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
228,918 288,580 18 275 385 4912 17535

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 3,07 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 3,46 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 3,62 4,46 5,08

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,05 2,22 2,94

Matematik 15 4 11 0,33 2 0,39 1,06 2,27

Fen 15 4 11 0,33 2 1,76 2,79 3,86

Toplam: 75 27 48 11,00 15 14,35 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CBdbaadbbBbDAaC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) baDaCBABDA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) acAbaadcac

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) AcdBDaabCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) dabbcbaDdABdCab

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CABadbDabccaacb

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 9 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
PERİHAN NUR AKGÜN 0 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
177,325 288,580 28 393 533 6261 22405

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 1 14 -3,67 -24 3,07 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 3,46 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,62 4,46 5,08

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 2,05 2,22 2,94

Matematik 15 4 11 0,33 2 0,39 1,06 2,27

Fen 15 3 11 -0,67 -4 1,76 2,79 3,86

Toplam: 75 17 57 -2,00 -3 14,35 19,86 25,77

Sözel (TÜR) aabcbdCdccabbad

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) dCDaCBABac

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) dAAbbcacda

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) bdAaccbdbb

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) AbbbaacaccBBdBb

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) bcBaaCcabdaaCb 

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 9 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
REMZİYE BEYZA ER 396 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
196,406 288,580 22 357 492 5898 21152

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 3,07 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 3,46 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,62 4,46 5,08

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,05 2,22 2,94

Matematik 15 4 11 0,33 2 0,39 1,06 2,27

Fen 15 4 11 0,33 2 1,76 2,79 3,86

Toplam: 75 20 55 1,67 2 14,35 19,86 25,77

Sözel (TÜR) dacbAcbDbadcadB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) aCbCcadAab

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) bdacabDcaB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CdbABdcacD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) bcaDcdaBcdabdCA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDbadbcadaCbdAc

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 9 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET YURCİ 515 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,362 288,580 15 257 365 4668 16655

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 3,07 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 3,46 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,62 4,46 5,08

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,05 2,22 2,94

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 0,39 1,06 2,27

Fen 15 7 8 4,33 29 1,76 2,79 3,86

Toplam: 75 28 47 12,33 16 14,35 19,86 25,77

Sözel (TÜR) daAabaaADBCcAdb

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDcCBABaA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) bbdaDaCcdc

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABbaDdadac

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) AdAdbaaccccaada

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CdacCaDadAcBaDA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 5 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SERDAR TEMURTAŞ 1857 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
270,495 288,580 9 168 253 3491 12575

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 3,07 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 3,46 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 3,62 4,46 5,08

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,05 2,22 2,94

Matematik 15 4 11 0,33 2 0,39 1,06 2,27

Fen 15 3 12 -1,00 -7 1,76 2,79 3,86

Toplam: 75 39 36 27,00 36 14,35 19,86 25,77

Sözel (TÜR) aCDAbcCDcbBdDCa

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) aCAdDBBACb

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDcaABDcD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) bcBDabCdcbadAdc

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) badcaAABccdbbdd

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 9 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR ÇOLAK 118 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
347,386 288,580 2 48 70 1264 5038

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 3,07 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 3,46 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,62 4,46 5,08

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,05 2,22 2,94

Matematik 15 7 8 4,33 29 0,39 1,06 2,27

Fen 15 9 6 7,00 47 1,76 2,79 3,86

Toplam: 75 48 27 39,00 52 14,35 19,86 25,77

Sözel (TÜR) cCDAcBCDabBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DbACDBBdaD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCaACADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CdDbaABbdD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) cacbDACdaCDbACd

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CbAcdcAdBDCbCAB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 5 58



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
VUSUFHAMZA ABARAMAK 186 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
201,129 288,580 20 346 479 5766 20704

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 13 -2,33 -16 3,07 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 3,46 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,62 4,46 5,08

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,05 2,22 2,94

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 0,39 1,06 2,27

Fen 15 5 10 1,67 11 1,76 2,79 3,86

Toplam: 75 23 52 5,67 8 14,35 19,86 25,77

Sözel (TÜR) aabdbcCcadccbCa

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DbACDBaAab

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) aCbAdbbBCc

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CbbABcaaca

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) bBdcabbBbdaabaA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDADdbbcaDbdbba

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 8 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
Y A K U P Ç E B E R 302 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
178,746 288,580 27 390 530 6240 22343

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 3,07 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 3,46 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,62 4,46 5,08

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,05 2,22 2,94

Matematik 15 1 14 -3,67 -24 0,39 1,06 2,27

Fen 15 3 12 -1,00 -7 1,76 2,79 3,86

Toplam: 75 18 57 -1,00 -1 14,35 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CadacadADcCbdca

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CdaDacABbb

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) dddaDBacCa

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) dBAdadaCdb

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) babdaacbddBdbac

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) bcaDadacbAdcaDc

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 10 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
Y*** U YA T   M     A 0 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
186,919 288,580 25 381 519 6103 21891

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 3,07 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 1 9 -2,00 -20 3,46 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,62 4,46 5,08

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 2,05 2,22 2,94

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 0,39 1,06 2,27

Fen 15 3 12 -1,00 -7 1,76 2,79 3,86

Toplam: 75 16 59 -3,67 -5 14,35 19,86 25,77

Sözel (TÜR) BdcA*dbbDCacDdd

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) cbAaacdcda

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) caDbdccBCa

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) dbcdccBbac

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) dBdabbdacbbCAbb

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) bbdDBcdacabCddc

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 9 10

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 10 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YA*MR  SE İ Ç 189 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
275,153 288,580 8 160 241 3354 12054

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 4,67 31 3,07 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 3,46 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,62 4,46 5,08

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,05 2,22 2,94

Matematik 15 6 8 3,33 22 0,39 1,06 2,27

Fen 15 6 8 3,33 22 1,76 2,79 3,86

Toplam: 75 33 39 20,00 27 14,35 19,86 25,77

Sözel (TÜR) acAcaBbdD CDcBC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) dbaDCdABcA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAcbDBCcbD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABcacacCbb

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) AbA DbccbcdBCBc

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) bbBDb DBcAcBdbb

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 7 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEDDİN ELZEYN 958 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
242,817 288,580 12 241 347 4465 15888

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 3,07 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 3,46 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,62 4,46 5,08

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,05 2,22 2,94

Matematik 15 7 8 4,33 29 0,39 1,06 2,27

Fen 15 3 12 -1,00 -7 1,76 2,79 3,86

Toplam: 75 30 45 15,00 20 14,35 19,86 25,77

Sözel (TÜR) aBdbDcdcbadDABb

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) ddDDbccacA

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) dAcDcdCaCD

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABccaCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) dCAabCDDbAaddBa

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dbaDCaccccadbDc

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 10 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDÜLKADİRDİLEKÇİ 593 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
229,660 288,580 13 272 382 4888 17442

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 2,92 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 2,94 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,41 4,46 5,08

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,49 2,22 2,94

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 0,13 1,06 2,27

Fen 15 5 10 1,67 11 1,28 2,79 3,86

Toplam: 75 28 47 12,33 16 12,17 19,86 25,77

Sözel (TÜR) aCcAbBbDDCcbcbd

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCcaDaBACa

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) bCDbCdDBCa

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) dabcBdaDBc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) badaccaBcaaCdad

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CbcbBddcBDbbCba

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 8 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET     ARSLAN 376 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
337,678 288,580 1 62 88 1503 5870

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 2,92 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 2,94 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,41 4,46 5,08

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,49 2,22 2,94

Matematik 15 7 8 4,33 29 0,13 1,06 2,27

Fen 15 9 6 7,00 47 1,28 2,79 3,86

Toplam: 75 48 27 39,00 52 12,17 19,86 25,77

Sözel (TÜR) aCDcbBCDcCBADba

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCACDBBbCD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) bCDcCADBCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDbBAcDcc

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) bBBbadaBbacCACA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDADcAABaDbbbdB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 4 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BA  AN*M HR*A A İ  L 0 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
156,494 288,580 28 408 549 6381 22861

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 10 0,67 4 2,92 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 2,94 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 2 6 0,00 0 3,41 4,46 5,08

İngilizce 10 0 8 -2,67 -27 1,49 2,22 2,94

Matematik 15 0 13 -4,33 -29 0,13 1,06 2,27

Fen 15 2 13 -2,33 -16 1,28 2,79 3,86

Toplam: 75 10 58 -9,33 -12 12,17 19,86 25,77

Sözel (TÜR) bcAaadbcDBC cdb

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) aCbDbadccd

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CbbbcB**  

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) cc**ca*d  

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bdc *bbcc* abaa

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) bcdabacccAddCab

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 1 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 8 20

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 0 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 10 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA KARAGÖZ 973 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
273,629 288,580 7 162 243 3401 12222

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 2,92 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 2,94 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,41 4,46 5,08

İngilizce 10 7 3 6,00 60 1,49 2,22 2,94

Matematik 15 5 9 2,00 13 0,13 1,06 2,27

Fen 15 5 10 1,67 11 1,28 2,79 3,86

Toplam: 75 37 37 24,67 33 12,17 19,86 25,77

Sözel (TÜR) acAaccCdDBCacBC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) bCDaCBABac

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAbDDBCdCa

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABABaBaCbD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) dabbDdcD cBBCdb

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dbcDCCbaAAccdac

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 9 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL RANA BAĞSIZ 411 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
221,607 288,580 17 298 415 5154 18410

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 2,92 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 2,94 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,41 4,46 5,08

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,49 2,22 2,94

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 0,13 1,06 2,27

Fen 15 3 12 -1,00 -7 1,28 2,79 3,86

Toplam: 75 25 50 8,33 11 12,17 19,86 25,77

Sözel (TÜR) BdDAABbDcCacaCc

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCAbaaBbab

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCcAdcDBad

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) dbcdBbBDcb

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) cdBcabbBcaaabbb

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) bDAbBbcdcaabaca

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 9 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR NARİN 410 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
325,851 288,580 3 79 114 1807 6898

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 2,92 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 2,94 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,41 4,46 5,08

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,49 2,22 2,94

Matematik 15 2 8 -0,67 -4 0,13 1,06 2,27

Fen 15 9 6 7,00 47 1,28 2,79 3,86

Toplam: 75 44 24 36,00 48 12,17 19,86 25,77

Sözel (TÜR) BCDAABCD CaADad

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS)  CACDBBAbD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCDACADBdB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CCDAdAdaca

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AB b  a a bdbbd

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CDAcadABaDCCdAa

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 6 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CİVAN MUHETMETALİ 836 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
155,483 288,580 29 410 551 6384 22875

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 0 15 -5,00 -33 2,92 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 1 9 -2,00 -20 2,94 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 0 10 -3,33 -33 3,41 4,46 5,08

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,49 2,22 2,94

Matematik 15 4 11 0,33 2 0,13 1,06 2,27

Fen 15 3 12 -1,00 -7 1,28 2,79 3,86

Toplam: 75 12 63 -9,00 -12 12,17 19,86 25,77

Sözel (TÜR) aadbacdbadaccad

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) bacDdcccbb

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) ac*bccdaba

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) AcbaDBbCab

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bCdbDdaacABdacc

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) bbcadCcBcAacdab

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 9 10

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 10 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA KARAKAYA 634 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
239,824 288,580 10 246 353 4556 16229

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 2,92 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 4 4 2,67 27 2,94 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 3,41 4,46 5,08

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,49 2,22 2,94

Matematik 15 7 8 4,33 29 0,13 1,06 2,27

Fen 15 4 11 0,33 2 1,28 2,79 3,86

Toplam: 75 28 44 13,33 18 12,17 19,86 25,77

Sözel (TÜR) cabAbBdDbaadbCc

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) bCAdDc c D

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DdbAC DBbc

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) CaDABcacca

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) bBdbbcCBadaCACA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) dcAbacdcBcCaCcd

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 4 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 8 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ÖKCÜN 406 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
210,185 288,580 20 328 454 5503 19721

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 2,92 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 0 10 -3,33 -33 2,94 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,41 4,46 5,08

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,49 2,22 2,94

Matematik 15 4 10 0,67 4 0,13 1,06 2,27

Fen 15 4 11 0,33 2 1,28 2,79 3,86

Toplam: 75 21 53 3,33 4 12,17 19,86 25,77

Sözel (TÜR) bdADacaAaddDAdd

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) daaadcccad

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) aAcbbBdaCa

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) AadaDBbCCa

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) daAbbaDaAbdcC c

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dAacaaaaAAddCcc

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 10 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 9 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NU* TİLKİ 577 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
162,323 288,580 27 406 547 6368 22806

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 13 -2,33 -16 2,92 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 2,94 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 3,41 4,46 5,08

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,49 2,22 2,94

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 0,13 1,06 2,27

Fen 15 3 12 -1,00 -7 1,28 2,79 3,86

Toplam: 75 14 61 -6,33 -8 12,17 19,86 25,77

Sözel (TÜR) dbabbBdbaacdcbB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) bCddbBcAaD

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) abbddbbdCa

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) baDbcdaacD

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) bdaccAbcDbcacab

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) acbcBdcaBcbdbdB

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 9 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZTÜRK 512 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
182,530 288,580 26 384 524 6176 22137

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 8 2,33 16 2,92 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 2,94 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,41 4,46 5,08

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,49 2,22 2,94

Matematik 15 1 11 -2,67 -18 0,13 1,06 2,27

Fen 15 0 14 -4,67 -31 1,28 2,79 3,86

Toplam: 75 18 51 1,00 1 12,17 19,86 25,77

Sözel (TÜR) abbAdBCacC A bc

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) bdAaDacbda

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) aCDdCcDaCB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) baDdacBDBa

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) bd c bbccbc Abd

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) aadcacbc cdbadc

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 0 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 0 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 8 20

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 11 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRBEYHATUN 364 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
232,294 288,580 12 266 375 4798 17131

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 2,92 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 2,94 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,41 4,46 5,08

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,49 2,22 2,94

Matematik 15 5 8 2,33 16 0,13 1,06 2,27

Fen 15 3 12 -1,00 -7 1,28 2,79 3,86

Toplam: 75 26 47 10,33 14 12,17 19,86 25,77

Sözel (TÜR) cCcAAcCbbCadDda

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCAbDaBcbb

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DCbcdcDBCa

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) bbaABcdbca

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) daBbbAacbC  bCA

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) baAcabAcacbdbAd

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 10 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ENSARRİNANÇ İS AN 222 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
265,560 288,580 8 179 271 3679 13169

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 2,92 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 2,94 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 3,41 4,46 5,08

Toplam: 75 21 11 17,33 23 12,17 19,86 25,77

Sözel (TÜR) dbDAcBCDcCBADCB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) cbAaDBabC 

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) cCbACADB  

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 0 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 0 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 0 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 0 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN AYAZ BAYI 702 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
209,948 288,580 21 331 457 5515 19758

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 2,92 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 3 6 1,00 10 2,94 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,41 4,46 5,08

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,49 2,22 2,94

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 0,13 1,06 2,27

Fen 15 6 9 3,00 20 1,28 2,79 3,86

Toplam: 75 21 53 3,33 4 12,17 19,86 25,77

Sözel (TÜR) dCbbdBCcbaBdbba

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) abbCDBada 

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) DacACdcBac

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) Cbabadaccb

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) AddbbcdabaDbcCd

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) aDdaBcABdDCaaca

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 6 30

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 7 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERVA AKTAŞ 544 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
311,585 288,580 4 96 141 2213 8260

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 2,92 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 2,94 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,41 4,46 5,08

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,49 2,22 2,94

Matematik 15 2 8 -0,67 -4 0,13 1,06 2,27

Fen 15 8 7 5,67 38 1,28 2,79 3,86

Toplam: 75 43 27 34,00 45 12,17 19,86 25,77

Sözel (TÜR) CcADbaCcDBCDdBC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) CCDDCBABab

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) CAADDBCBCb

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) ABdaDccCCD

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) bab bab AAa a  

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) dABDdbDBcABcCab

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 6 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKDENİZ UNCUOĞLU 217 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
204,625 288,580 23 341 472 5671 20339

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 1 13 -3,33 -22 2,92 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 2,94 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,41 4,46 5,08

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,49 2,22 2,94

Matematik 15 5 10 1,67 11 0,13 1,06 2,27

Fen 15 5 10 1,67 11 1,28 2,79 3,86

Toplam: 75 22 52 4,67 6 12,17 19,86 25,77

Sözel (TÜR) adAbcddbcababc 

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) daDDCaABbc

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) dAAabBCcdb

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) bcAaDdbbdc

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) ACAdaacbdAddaBc

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) CbBDaCadbdBcdab

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 9 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HANDENU  ORTAK 164 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
229,255 288,580 14 273 383 4899 17487

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 3,33 22 2,92 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 2,94 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,41 4,46 5,08

İngilizce 10 3 6 1,00 10 1,49 2,22 2,94

Matematik 15 2 12 -2,00 -13 0,13 1,06 2,27

Fen 15 5 9 2,00 13 1,28 2,79 3,86

Toplam: 75 26 45 11,00 15 12,17 19,86 25,77

Sözel (TÜR) cCDA BbcbdaAcdB

Cevap Anh. A BCDAABCDDCBADCB

Sözel (SOS) DCAaDcBAbb

Cevap Anh. A DCACDBBACD

Sözel (DİN) bacAadDBbB

Cevap Anh. A DCDACADBCB

Sözel (İNG) a DdBAdcaa

Cevap Anh. A CCDABABDBD

Sayısal (MAT) Aadb dbaDacbdbc

Cevap Anh. A ABBDDACBDCDCACA

Sayısal (FEN) CaAbccAdabCaCd 

Cevap Anh. A CDADBAABBDCCCAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 6 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İSAÜÖRÜNÖRR   SN 595 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
226,985 288,580 15 286 398 4968 17764

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 2,92 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 2,94 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,41 4,46 5,08

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,49 2,22 2,94

Matematik 15 5 8 2,33 16 0,13 1,06 2,27

Fen 15 4 11 0,33 2 1,28 2,79 3,86

Toplam: 75 23 50 6,33 8 12,17 19,86 25,77

Sözel (TÜR) bcAaaBddcBCbAdC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) aaDcbdAdab

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) dbdcaBCBda

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) AccBacbCab

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT)  CddabDDA caCab

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN) bAdaCaccdAdBdac

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 8 20

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 9 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF 4.DENEME

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / ARMAN POLAT ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İZZET TÜRKMEN 261 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,685 288,580 11 255 363 4656 16605

Puanı Hesaplanan: 411 553 6401 22953

Katılımlar: 29 411 553 6445 23016

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 5 6,33 42 2,92 4,77 5,85

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 2,94 4,56 5,78

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 3,41 4,46 5,08

İngilizce 10 0 7 -2,33 -23 1,49 2,22 2,94

Matematik 15 2 8 -0,67 -4 0,13 1,06 2,27

Fen 15 2 7 -0,33 -2 1,28 2,79 3,86

Toplam: 75 22 35 10,33 14 12,17 19,86 25,77

Sözel (TÜR) aBAD aC bBCccBC

Cevap Anh. B CBADDBCADBCDABC

Sözel (SOS) adDDC Acbc

Cevap Anh. B CCDDCBABDA

Sözel (DİN) dAAcDB BCb

Cevap Anh. B CAADDBCBCD

Sözel (İNG) daccb bb  

Cevap Anh. B ABABDBDCCD

Sayısal (MAT) daA bbbc Ac a  

Cevap Anh. B ACACDCDDAABBCBD

Sayısal (FEN)   Bcdbaa d   aA

Cevap Anh. B CABDCCDBAABBCDA

Soru No 123456789012345

100
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40
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 0 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 5 17
