
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3323 371 5937 47972

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,19 6 3 4,55 5 4 3,89 5 3 3,85 5 5 3,66 11 7 8,49 42 30 32,63 300,920

Okul Ortalaması 9 10 5,62 4 5 2,71 5 5 2,88 4 5 2,10 5 9 1,50 8 10 4,41 34 43 19,22 257,760

KATILIMLAR

1 457 NİSA NUR  YALÇIN 8B 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 15 1 14,67 18 2 17,33 78 8 75,34 446,864 1 1 3 365 2117
% 4,41

2 1045 ECRİNTUANACİMŞİT 8B 20 0 20,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 12 1 11,67 16 1 15,67 75 5 73,34 436,036 2 2 5 498 2914
% 6,07

3 1785 ECRİN     DAMAR 8F 16 2 15,33 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 12 4 10,67 20 0 20,00 73 11 69,34 425,377 1 3 6 599 3802
% 7,93

4 717 TUANA     YÜKSEK 8E 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 4 8,67 18 1 17,67 74 9 71,01 417,696 1 4 8 708 4511
% 9,40

5 392 ELİF NAZ  ÖZKAN 8B 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 4 8,67 17 3 16,00 73 11 69,33 414,508 3 5 10 747 4823
% 10

6 1047 NURCAN    TUĞLUK 8F 16 3 15,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 3 3,00 13 3 12,00 17 3 16,00 67 15 62,00 408,731 2 6 11 842 5409
% 11

7 0 AYŞEN     KARADUMAN8A 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 7 7,67 19 1 18,67 71 16 65,67 407,888 1 7 12 856 5497
% 11

8 319 AHMED ENSABAHAR 8D 14 4 12,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 1 7,67 11 1 10,67 17 3 16,00 70 9 67,01 407,006 1 8 13 870 5599
% 12

9 0 ÖYKÜSU    ARSLAN 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 10 3 9,00 18 2 17,33 69 14 64,34 403,923 2 9 15 919 5939
% 12

10 1963 ALİ       AYKIT 8B 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 6 4 4,67 17 3 16,00 71 9 68,01 402,132 4 10 16 945 6123
% 13

11 860 RÜMEYSA   YÜKLER 8B 16 4 14,67 9 0 9,00 6 3 5,00 10 0 10,00 12 1 11,67 14 4 12,67 67 12 63,01 400,879 5 11 17 956 6261
% 13

12 704 YÜSRA     ŞAHİN 8D 17 3 16,00 7 3 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 10 5 8,33 17 3 16,00 66 19 59,67 394,233 2 12 18 1051 7052
% 15

13 2114 ÖZGE      TAMCI 8H 14 6 12,00 7 3 6,00 8 1 7,67 9 1 8,67 9 1 8,67 18 2 17,33 65 14 60,34 390,178 1 13 19 1114 7583
% 16

14 1719 TAHA      ATMACA 8A 16 4 14,67 10 0 10,00 7 3 6,00 7 2 6,33 4 0 4,00 20 0 20,00 64 9 61,00 388,154 3 14 21 1155 7855
% 16

15 281 NESİM     ABU AK 8C 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 3 1 2,67 6 4 4,67 18 2 17,33 61 13 56,67 380,967 1 15 22 1265 8813
% 18

16 1937 MUHAMMET  SORUKLU8H 14 6 12,00 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 16 3 15,00 64 15 58,99 379,340 2 16 23 1287 9046
% 19

17 1966 ECRİNMEYRADOĞAN 8L 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 3 8,00 14 5 12,33 64 17 58,34 374,655 1 17 24 1362 9685
% 20

18 1962 EMİRHAN   TAYFUR 8B 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 3 3 2,00 18 2 17,33 63 13 58,67 371,859 6 18 25 1411 10080
% 21

19 1211 SENA      ARSLANTAŞ 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 9 4,00 18 2 17,33 63 23 55,32 370,120 4 19 26 1448 10361
% 22

20 1232 NİSANUR   MARAP 8H 12 7 9,67 9 0 9,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 0 7,00 16 2 15,33 61 12 57,00 370,106 3 20 27 1449 10364
% 22

21 904 EMİR      İŞLEYEN 8B 14 5 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 4 4 2,67 6 4 4,67 18 2 17,33 60 17 54,34 368,963 7 21 28 1463 10535
% 22

22 1165 BERİL SU  GÖKSOY 8B 16 4 14,67 6 4 4,67 6 4 4,67 10 0 10,00 5 4 3,67 17 1 16,67 60 17 54,35 368,225 8 22 29 1479 10633
% 22

23 1035 ZEYNEP NAZDANACI 8B 12 8 9,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 6 9 3,00 19 1 18,67 64 21 57,00 363,400 9 23 31 1576 11370
% 24

24 1086 FURKAN    SAMSUR 8B 14 4 12,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 0 8,00 6 6 4,00 16 4 14,67 61 17 55,34 362,988 10 24 32 1586 11429
% 24

25 969 ELİF      MUSLU 8B 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 5 2,33 15 3 14,00 60 17 54,33 361,703 11 25 34 1630 11622
% 24

26 1938 MUHAMMED  TEMURTAŞ8H 15 5 13,33 9 1 8,67 6 4 4,67 8 1 7,67 8 6 6,00 14 6 12,00 60 23 52,34 360,611 4 26 35 1645 11801
% 25

27 1133 DİLEK     ME DAN 8K 15 5 13,33 7 2 6,33 8 2 7,33 7 3 6,00 5 2 4,33 16 4 14,67 58 18 51,99 360,130 1 27 36 1655 11870
% 25

28 1107 EMİR TAHA KARA 8A 15 5 13,33 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 2 1 1,67 16 3 15,00 60 12 56,00 358,675 5 28 38 1687 12121
% 25

29 1043 YUSUF     KOÇHAN 8K 13 4 11,67 8 1 7,67 8 1 7,67 8 2 7,33 6 2 5,33 14 2 13,33 57 12 53,00 358,500 2 29 39 1689 12145
% 25

30 1123 YİĞİTCAN  YİĞİT 8B 15 5 13,33 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 6 9 3,00 16 2 15,33 60 23 52,33 357,402 12 30 41 1703 12306
% 26

31 1566 FATMANUR  DURMUŞ 8E 13 6 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 2 5,33 4 1 3,67 17 2 16,33 57 14 52,33 356,855 2 31 42 1715 12402
% 26

32 1458 TUANA     GÜNDÜZ 8L 17 2 16,33 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 3 8 0,33 17 3 16,00 58 22 50,66 354,304 2 32 44 1774 12862
% 27

33 1755 BÜŞRA     ONĞULU 8M 14 5 12,33 10 0 10,00 8 2 7,33 7 2 6,33 6 8 3,33 15 5 13,33 60 22 52,65 353,244 1 33 45 1797 13048
% 27

                                              1 / 11



OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3323 371 5937 47972

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,19 6 3 4,55 5 4 3,89 5 3 3,85 5 5 3,66 11 7 8,49 42 30 32,63 300,920

Okul Ortalaması 9 10 5,62 4 5 2,71 5 5 2,88 4 5 2,10 5 9 1,50 8 10 4,41 34 43 19,22 257,760

KATILIMLAR

34 1053 BERAT     KARAGÖZ 8L 12 8 9,33 10 0 10,00 8 2 7,33 5 5 3,33 9 6 7,00 14 6 12,00 58 27 48,99 350,069 3 34 46 1860 13627
% 28

35 1748 YUSUF KERİM KARAGÖZ8E 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 6 11 2,33 16 3 15,00 58 28 48,65 349,203 3 35 47 1874 13780
% 29

36 1381 ELA       YAĞMURKAYA 8K 16 3 15,00 8 1 7,67 7 3 6,00 3 4 1,67 2 3 1,00 17 3 16,00 53 17 47,34 348,688 3 36 48 1884 13856
% 29

37 746 EREN      İNANÇ 8H 14 6 12,00 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 7 9 4,00 15 4 13,67 57 28 47,67 346,879 5 37 49 1931 14187
% 30

38 1660 EYÜP      ÖZEN 8A 15 4 13,67 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 2 1 1,67 13 3 12,00 56 12 52,01 346,341 6 38 50 1945 14281
% 30

39 1087 ELİF      CEVENBER 8G 12 4 10,67 8 2 7,33 8 1 7,67 6 0 6,00 6 2 5,33 13 4 11,67 53 13 48,67 345,803 1 39 51 1959 14377
% 30

40 1175 AYBALA    UNCUOĞLU 8B 14 6 12,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 5 10 1,67 15 5 13,33 60 25 51,67 344,775 13 40 52 1980 14550
% 30

41 1129 ECRİN     BESLİ 8İ 14 6 12,00 8 2 7,33 9 0 9,00 8 1 7,67 5 2 4,33 12 6 10,00 56 17 50,33 344,658 1 41 53 1982 14572
% 30

42 1853 İREMSU    ALİŞAN 8C 14 5 12,33 6 3 5,00 7 3 6,00 4 3 3,00 6 5 4,33 15 4 13,67 52 23 44,33 343,413 2 42 54 2006 14786
% 31

43 643 İREM      YILMAZ 8D 15 5 13,33 8 1 7,67 7 3 6,00 9 1 8,67 3 3 2,00 13 3 12,00 55 16 49,67 342,911 3 43 55 2016 14880
% 31

44 1193 ÖYKÜ NİSA DALBOY 8İ 13 7 10,67 6 4 4,67 10 0 10,00 8 1 7,67 6 3 5,00 12 6 10,00 55 21 48,01 339,750 2 44 57 2063 15463
% 32

45 1504 NİRA      ÖRS 8K 13 6 11,00 6 2 5,33 4 5 2,33 8 2 7,33 5 4 3,67 15 1 14,67 51 20 44,33 339,708 4 45 58 2066 15476
% 32

46 936 AHMET EMİNKARSAK 8A 12 7 9,67 10 0 10,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 6 4,00 14 5 12,33 56 24 48,00 339,676 7 46 59 2068 15481
% 32

47 647 NEHİR     DANALIOĞLU8H 12 8 9,33 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 14 6 12,00 53 27 44,00 338,099 6 47 60 2104 15736
% 33

48 123 CEMRE GÜL KORKUT 8F 13 7 10,67 7 3 6,00 7 3 6,00 6 3 5,00 9 11 5,33 13 7 10,67 55 34 43,67 335,482 3 48 61 2153 16199
% 34

49 951 MERT ALİ  CİVRİ 8A 15 5 13,33 8 0 8,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 8 3,33 11 7 8,67 54 26 45,33 333,637 8 49 62 2183 16545
% 34

50 903 ALEYNA    İLBAN 8B 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 6 8 3,33 11 8 8,33 55 28 45,65 333,456 14 50 63 2185 16579
% 35

51 1177 RAVZANUR  UNCUOĞLU8D 17 3 16,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 5 2 4,33 3 7 0,67 16 4 14,67 49 28 39,67 333,340 4 51 64 2187 16607
% 35

52 621 SÜMEYYE   BAYRAK 8H 12 8 9,33 9 1 8,67 5 5 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 12 6 10,00 51 27 42,00 330,786 7 52 65 2234 17066
% 36

53 1701 NADİR     KUMEKBJK 8G 12 7 9,67 9 1 8,67 6 4 4,67 0 1 -0,33 5 1 4,67 14 5 12,33 46 19 39,68 328,788 2 53 67 2264 17378
% 36

54 573 ZEHRA     USLU 8F 11 9 8,00 9 1 8,67 7 3 6,00 6 0 6,00 7 2 6,33 11 7 8,67 51 22 43,67 328,733 4 54 68 2267 17395
% 36

55 974 BERİN     DURMUŞ 8B 14 6 12,00 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 8 7 5,67 10 9 7,00 52 32 41,34 327,932 15 55 69 2279 17523
% 37

56 1746 DENİZ     DUMAN 8H 12 6 10,00 9 1 8,67 6 3 5,00 10 0 10,00 2 3 1,00 14 6 12,00 53 19 46,67 327,071 8 56 71 2311 17692
% 37

57 764 ÇİSEMNUR  YILMAZ 8D 13 5 11,33 0 1 -0,33 5 2 4,33 6 1 5,67 6 4 4,67 13 5 11,33 43 18 37,00 324,494 5 57 74 2367 18158
% 38

58 154 GÜLSÜM    SUMELİ 8D 17 3 16,00 5 2 4,33 5 1 4,67 4 5 2,33 12 7 9,67 43 18 37,00 324,115 6 58 75 2377 18217
% 38

59 308 ELİF NİSA BİRADLI 8M 11 8 8,33 10 0 10,00 9 0 9,00 4 0 4,00 0 1 -0,33 16 4 14,67 50 13 45,67 323,728 2 59 76 2385 18286
% 38

60 27 GÖKÇENAZ  TOROS 8H 10 9 7,00 6 4 4,67 6 4 4,67 4 3 3,00 8 2 7,33 13 7 10,67 47 29 37,34 323,425 9 60 77 2390 18342
% 38

61 649 YAKUP     YARDIM 8H 11 8 8,33 8 2 7,33 7 3 6,00 4 1 3,67 6 4 4,67 13 7 10,67 49 25 40,67 323,376 10 61 78 2392 18348
% 38

62 461 NERGİS    USTA 8F 10 10 6,67 7 3 6,00 4 6 2,00 6 4 4,67 11 9 8,00 12 8 9,33 50 40 36,67 320,884 5 62 81 2458 18822
% 39

63 231 ZEYNEP    BAL 8D 11 6 9,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 1 7,67 4 2 3,33 11 5 9,33 49 19 42,66 320,449 7 63 82 2470 18909
% 39

64 1056 BERAT     ULUĞ 8B 14 6 12,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 7 8 4,33 8 12 4,00 52 33 40,99 316,911 16 64 85 2542 19533
% 41

65 3022 ECRBİN    AY Ö 8E 10 10 6,67 5 5 3,33 9 1 8,67 7 3 6,00 2 0 2,00 15 5 13,33 48 24 40,00 314,641 4 65 86 2592 19979
% 42

66 111 YAĞMUR    BÖLÜK 8L 13 6 11,00 5 4 3,67 7 3 6,00 4 4 2,67 5 6 3,00 12 8 9,33 46 31 35,67 312,738 4 66 88 2636 20355
% 42
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3323 371 5937 47972

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,19 6 3 4,55 5 4 3,89 5 3 3,85 5 5 3,66 11 7 8,49 42 30 32,63 300,920

Okul Ortalaması 9 10 5,62 4 5 2,71 5 5 2,88 4 5 2,10 5 9 1,50 8 10 4,41 34 43 19,22 257,760

KATILIMLAR

67 1212 SENA      KARAMAN 8E 12 6 10,00 8 1 7,67 9 1 8,67 7 3 6,00 2 2 1,33 10 7 7,67 48 20 41,34 310,909 5 67 90 2681 20732
% 43

68 1180 HEDİYE    BEDÜK 8İ 12 6 10,00 7 2 6,33 9 1 8,67 5 3 4,00 5 4 3,67 8 7 5,67 46 23 38,34 309,617 3 68 91 2717 20995
% 44

69 802 ECRİN     TAY 8İ 10 8 7,33 7 1 6,67 9 1 8,67 5 3 4,00 5 4 3,67 9 5 7,33 45 22 37,67 305,960 4 69 92 2801 21675
% 45

70 645 KERİM EFE KOCABAŞ 8A 14 6 12,00 8 2 7,33 3 7 0,67 6 4 4,67 4 2 3,33 8 7 5,67 43 28 33,67 305,248 9 70 93 2810 21800
% 45

71 503 DURU      AYBİLEK 8L 12 5 10,33 7 3 6,00 7 3 6,00 5 4 3,67 2 5 0,33 12 6 10,00 45 26 36,33 305,059 5 71 94 2817 21840
% 46

72 1097 SERCA 8G 6 13 1,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 2 1 1,67 17 2 16,33 46 25 37,67 304,991 3 72 95 2819 21850
% 46

73 696 MUHAMMET  YILMAZ 8D 10 5 8,33 7 2 6,33 7 2 6,33 0 3 -1,00 5 1 4,67 9 8 6,33 38 21 30,99 299,019 8 73 96 2944 22985
% 48

74 374 SUDENUR   GÜZELİŞ 8K 12 6 10,00 4 3 3,00 5 3 4,00 4 2 3,33 2 4 0,67 12 4 10,67 39 22 31,67 298,816 5 74 97 2950 23041
% 48

75 758 ELANUR    ÖZKUL 8E 12 5 10,33 1 6 -1,00 7 2 6,33 3 2 2,33 4 2 3,33 10 6 8,00 37 23 29,32 298,752 6 75 98 2951 23048
% 48

76 1094 BERAT YASNBUDAK 8A 10 8 7,33 8 2 7,33 8 0 8,00 8 1 7,67 2 7 -0,33 11 8 8,33 47 26 38,33 295,603 10 76 99 3010 23643
% 49

77 926 AKIN      KAMIŞ 8İ 11 5 9,33 9 1 8,67 7 1 6,67 7 0 7,00 3 3 2,00 6 8 3,33 43 18 37,00 295,452 5 77 100 3012 23669
% 49

78 1186 ÇAĞLANAZ  KÜÇÜK 8B 13 7 10,67 2 3 1,00 8 1 7,67 8 2 7,33 4 4 2,67 7 9 4,00 42 26 33,34 295,238 17 78 101 3019 23722
% 49

79 1863 IRMAK AYŞEAKKUŞ 8D 7 10 3,67 3 5 1,33 5 3 4,00 7 1 6,67 7 5 5,33 11 5 9,33 40 29 30,33 294,274 9 79 102 3038 23903
% 50

80 1122 EN*       BUZDEMİR 8H 9 11 5,33 6 4 4,67 3 7 0,67 7 3 6,00 7 5 5,33 10 7 7,67 42 37 29,67 293,853 11 80 103 3048 23971
% 50

81 682 ZEYNEP    İNANÇ 8G 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 0 9 -3,00 10 10 6,67 48 31 37,67 293,096 4 81 105 3060 24144
% 50

82 760 ASYA      AYDIN 8G 15 2 14,33 5 2 4,33 6 1 5,67 1 2 0,33 2 3 1,00 6 7 3,67 35 17 29,33 291,953 5 82 106 3091 24374
% 51

83 1713 HAYRUNNİSAAYTEKİN 8G 9 6 7,00 8 2 7,33 8 2 7,33 3 4 1,67 4 6 2,00 9 5 7,33 41 25 32,66 291,847 6 83 107 3095 24400
% 51

84 85 UMUT      ÇAĞATAY 8C 11 5 9,33 5 1 4,67 2 1 1,67 4 0 4,00 3 5 1,33 10 5 8,33 35 17 29,33 290,878 3 84 108 3115 24595
% 51

85 1768 YUSUFALİ  AKTÜRKBJK 8G 12 7 9,67 7 2 6,33 6 4 4,67 0 4 -1,33 11 4 9,67 36 21 29,01 290,336 7 85 109 3128 24703
% 51

86 1671 ELİF      GÖZÜKIZIL 8A 15 5 13,33 10 0 10,00 6 4 4,67 8 2 7,33 5 14 0,33 5 15 0,00 49 40 35,66 290,015 11 86 110 3134 24755
% 52

87 932 ECE       BAKI R 8M 14 3 13,00 2 2 1,33 6 4 4,67 3 2 2,33 1 3 0,00 9 8 6,33 35 22 27,66 287,868 3 87 111 3174 25167
% 52

88 1149 İSMAİLERENAKPOLAT 8M 14 4 12,67 5 2 4,33 5 2 4,33 0 1 -0,33 1 3 0,00 8 7 5,67 33 19 26,67 284,706 4 88 113 3249 25751
% 54

89 1826 BERAT     ŞEKER 8E 13 5 11,33 4 4 2,67 6 3 5,00 2 1 1,67 7 6 5,00 32 19 25,67 283,944 7 89 114 3267 25886
% 54

90 734 KAAN      CİVRİ 8B 9 7 6,67 4 0 4,00 5 4 3,67 2 2 1,33 2 7 -0,33 13 4 11,67 35 24 27,01 282,723 18 90 116 3295 26131
% 54

91 1020 MERTCAN   DÖNMEZ 8G 11 2 10,33 1 4 -0,33 3 3 2,00 1 7 -1,33 3 9 0,00 13 6 11,00 32 31 21,67 281,847 8 91 119 3313 26286
% 55

92 1088 MELEK     GÜLER 8M 10 10 6,67 6 4 4,67 7 3 6,00 1 0 1,00 1 0 1,00 11 8 8,33 36 25 27,67 281,457 5 92 120 3318 26353
% 55

93 698 ESMANU R  BAĞDAŞ 8H 8 12 4,00 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 10 10 6,67 8 12 4,00 41 49 24,67 279,852 12 93 121 3351 26680
% 56

94 239 ÖZKAN     YÜKSEK 8H 9 11 5,33 8 2 7,33 6 4 4,67 6 3 5,00 4 7 1,67 9 9 6,00 42 36 30,00 279,386 13 94 122 3367 26764
% 56

95 695 RESUL ALİ BAŞ 8D 8 9 5,00 4 5 2,33 7 3 6,00 3 3 2,00 4 8 1,33 12 7 9,67 38 35 26,33 278,990 10 95 124 3378 26846
% 56

96 866 ZEKİYE    ÇÖĞÜR 8İ 11 9 8,00 7 3 6,00 6 4 4,67 3 1 2,67 2 2 1,33 7 7 4,67 36 26 27,34 277,348 6 96 126 3413 27174
% 57

97 1773 MUSA      AYDIN 8G 14 6 12,00 7 3 6,00 6 4 4,67 3 2 2,33 3 10 -0,33 6 10 2,67 39 35 27,34 276,844 9 97 127 3426 27271
% 57

98 729 ÖMER FARUKCAN 8C 9 4 7,67 8 1 7,67 6 3 5,00 3 5 1,33 4 8 1,33 7 8 4,33 37 29 27,33 276,237 4 98 128 3436 27382
% 57

99 654 ALMİNA    SAVCI 8A 14 5 12,33 0 6 -2,00 5 3 4,00 9 1 8,67 4 5 2,33 4 12 0,00 36 32 25,33 275,984 12 99 129 3439 27433
% 57
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3323 371 5937 47972

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,19 6 3 4,55 5 4 3,89 5 3 3,85 5 5 3,66 11 7 8,49 42 30 32,63 300,920

Okul Ortalaması 9 10 5,62 4 5 2,71 5 5 2,88 4 5 2,10 5 9 1,50 8 10 4,41 34 43 19,22 257,760

KATILIMLAR

100 6 ZEYNEP    ULUĞ 8A 12 7 9,67 6 4 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 11 0,33 7 13 2,67 42 42 28,01 274,454 13 100 130 3468 27727
% 58

101 1815 SAHRA     BAYRAM 8G 8 12 4,00 8 2 7,33 8 2 7,33 1 4 -0,33 4 4 2,67 9 10 5,67 38 34 26,67 274,185 10 101 131 3476 27778
% 58

102 230 YUSUF     TOKAY 8D 12 7 9,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 0 2,00 3 4 1,67 6 5 4,33 32 27 23,00 274,176 11 102 132 3477 27783
% 58

103 772 HİRANUR   ÖZTÜRK 8H 7 12 3,00 4 6 2,00 5 5 3,33 5 2 4,33 6 8 3,33 11 9 8,00 38 42 23,99 273,379 14 103 134 3497 27939
% 58

104 1923 YİĞİTHAN  İLGİN 8D 9 8 6,33 8 1 7,67 7 3 6,00 8 4 6,67 32 16 26,67 272,751 12 104 136 3516 28069
% 59

105 0 HALİL     CULHAOGLU 8E 12 8 9,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 9 10 5,67 6 14 1,33 36 53 18,33 272,451 8 105 137 3521 28125
% 59

106 1519 NEHİR     YİĞİT 8L 11 7 8,67 2 4 0,67 6 3 5,00 1 7 -1,33 6 3 5,00 5 10 1,67 31 34 19,68 272,065 6 106 138 3527 28199
% 59

107 1882 YASİNKEREMKARAÇOBAN8E 11 9 8,00 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 8 9 5,00 4 15 -1,00 39 47 23,34 271,050 9 107 139 3548 28376
% 59

108 1181 NEHİR     ALATAŞ 8D 7 7 4,67 5 5 3,33 7 3 6,00 1 9 -2,00 4 5 2,33 10 8 7,33 34 37 21,66 269,615 13 108 140 3571 28620
% 60

109 680 GAMZE     SOLMAZ 8M 10 9 7,00 3 6 1,00 4 4 2,67 2 6 0,00 5 6 3,00 8 7 5,67 32 38 19,34 269,272 6 109 141 3576 28689
% 60

110 766 SUDENAZ   ÖZGAN 8D 9 9 6,00 2 7 -0,33 4 6 2,00 2 4 0,67 6 6 4,00 9 9 6,00 32 41 18,34 269,110 14 110 142 3578 28721
% 60

111 1062 BEYZANUR  EMEL 8M 14 6 12,00 8 2 7,33 5 5 3,33 3 3 2,00 2 13 -2,33 7 11 3,33 39 40 25,66 269,067 7 111 143 3580 28727
% 60

112 1197 VELİ      KALAFAT 8F 11 6 9,00 2 4 0,67 7 2 6,33 0 5 -1,67 3 7 0,67 9 10 5,67 32 34 20,67 268,575 6 112 144 3596 28807
% 60

113 995 BARAN     TOKMAN 8K 13 5 11,33 3 4 1,67 1 6 -1,00 0 2 -0,67 3 2 2,33 6 8 3,33 26 27 16,99 268,318 6 113 145 3601 28861
% 60

114 1764 MUHAMMET  AYDOĞAN8İ 10 6 8,00 5 3 4,00 1 0 1,00 9 7 6,67 25 16 19,67 267,515 7 114 147 3616 29020
% 60

115 1075 ASEL      YÜKSEL 8İ 11 6 9,00 5 5 3,33 5 4 3,67 3 4 1,67 8 10 4,67 32 29 22,34 266,864 8 115 148 3629 29151
% 61

116 637 EYÜP      AYDEMİR 8M 12 8 9,33 5 5 3,33 6 4 4,67 1 1 0,67 1 1 0,67 5 5 3,33 30 24 22,00 266,645 8 116 149 3633 29197
% 61

117 327 ELİF      IŞIK 8M 13 7 10,67 3 6 1,00 5 5 3,33 4 1 3,67 0 4 -1,33 8 9 5,00 33 32 22,34 266,472 9 117 150 3639 29234
% 61

118 11 ZEYNEP    ALIŞ 8C 9 10 5,67 6 4 4,67 6 3 5,00 6 3 5,00 2 14 -2,67 11 6 9,00 40 40 26,67 266,390 5 118 151 3643 29252
% 61

119 2216 İBRAHİM   BAĞRIYANIK8İ 11 8 8,33 1 1 0,67 7 3 6,00 0 3 -1,00 8 10 4,67 2 5 0,33 29 30 19,00 266,345 9 119 152 3645 29264
% 61

120 716 EMİNE     DEMİ Cİ 8H 11 9 8,00 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 3 10 -0,33 9 11 5,33 38 45 23,00 265,957 15 120 153 3655 29327
% 61

121 742 HİRA      BAKTİMUR 8A 11 9 8,00 4 6 2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 4 16 -1,33 10 10 6,67 39 51 22,00 263,469 14 121 157 3717 29827
% 62

122 1003 HAYRUNNİSADENİZ 8M 9 9 6,00 3 6 1,00 6 4 4,67 2 4 0,67 2 11 -1,67 12 6 10,00 34 40 20,67 262,796 10 122 158 3734 29969
% 62

123 1032 KEREM     BAKTİMUR 8B 13 7 10,67 3 5 1,33 7 2 6,33 4 5 2,33 5 13 0,67 5 14 0,33 37 46 21,66 262,550 19 123 159 3738 30032
% 63

124 1052 BURAK     GÖKÇE 8K 9 11 5,33 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 14 6 12,00 38 52 20,66 262,399 7 124 160 3743 30065
% 63

125 16 BELİNAY   DURSUN 8B 10 8 7,33 2 4 0,67 4 5 2,33 3 5 1,33 3 5 1,33 8 8 5,33 30 35 18,32 262,025 20 125 161 3749 30138
% 63

126 920 POYRAZ    DAKAK 8A 8 12 4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 1 3 0,00 12 8 9,33 34 40 20,67 261,788 15 126 162 3756 30192
% 63

127 97 İREM      KARA 8G 9 8 6,33 3 7 0,67 5 4 3,67 1 4 -0,33 11 9 8,00 29 32 18,34 259,990 11 127 164 3793 30565
% 64

128 1076 FURKAN    TUĞR L 8A 10 8 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 3 6 1,00 4 10 0,67 35 36 23,00 259,175 16 128 165 3812 30697
% 64

129 1661 SUĞRA     CİHAN 8A 11 9 8,00 3 5 1,33 4 3 3,00 1 3 0,00 9 10 5,67 28 30 18,00 259,013 17 129 167 3817 30735
% 64

130 1183 ESRA      KUŞBAY 8L 6 13 1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 9 8 6,33 8 11 4,33 33 52 15,66 258,559 7 130 168 3826 30824
% 64

131 1900 SEVCAN    SOSA 8K 12 7 9,67 1 7 -1,33 5 4 3,67 0 4 -1,33 5 6 3,00 4 9 1,00 27 37 14,68 257,953 8 131 169 3836 30946
% 65

132 796 RUKEN     AVCİL 8M 11 9 8,00 5 5 3,33 4 6 2,00 3 0 3,00 3 17 -2,67 10 10 6,67 36 47 20,33 256,502 11 132 170 3877 31242
% 65
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3323 371 5937 47972

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,19 6 3 4,55 5 4 3,89 5 3 3,85 5 5 3,66 11 7 8,49 42 30 32,63 300,920

Okul Ortalaması 9 10 5,62 4 5 2,71 5 5 2,88 4 5 2,10 5 9 1,50 8 10 4,41 34 43 19,22 257,760

KATILIMLAR

133 1354 YASİN     ÇINAR 8F 12 8 9,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 2 1,33 7 13 2,67 30 44 15,33 256,269 7 133 171 3884 31294
% 65

134 710 NİSANUR   CENGİZ 8C 7 13 2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 9 11 5,33 8 12 4,00 33 57 14,00 255,345 6 134 173 3902 31471
% 66

135 669 İBRAHİM   KURTOĞLU 8C 5 3 4,00 3 0 3,00 4 2 3,33 6 14 1,33 8 6 6,00 26 25 17,66 255,170 7 135 174 3904 31503
% 66

136 751 MERB*M    ÖZGAN 8D 11 8 8,33 3 7 0,67 1 8 -1,67 3 4 1,67 5 2 4,33 4 13 -0,33 27 42 13,00 253,545 15 136 175 3943 31830
% 66

137 69 YASEMİN   BİRDAL 8D 9 11 5,33 8 2 7,33 4 6 2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 37 53 19,32 251,441 16 137 178 3982 32250
% 67

138 1385 SÜMEYYE   SUBAŞI 8M 9 11 5,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 7 1,67 7 13 2,67 33 48 17,00 251,252 12 138 179 3985 32300
% 67

139 1028 AHMET FURKAN UÇAR 8M 11 9 8,00 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 35 45 20,01 250,692 13 139 180 3995 32391
% 68

140 1027 BERAT     BOZKIR 8L 6 14 1,33 9 1 8,67 5 5 3,33 6 4 4,67 5 14 0,33 8 11 4,33 39 49 22,66 250,610 8 140 181 3999 32408
% 68

141 1756 YASİN     UKAN 8İ 11 9 8,00 7 3 6,00 5 5 3,33 5 5 3,33 6 13 1,67 3 17 -2,67 37 52 19,66 250,588 10 141 182 4000 32411
% 68

142 1763 NÖHİR     YILMAZ 8G 9 9 6,00 3 7 0,67 4 6 2,00 0 2 -0,67 10 9 7,00 26 33 15,00 250,567 12 142 183 4002 32417
% 68

143 2781 SUDENUR   TURAN 8M 8 10 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 0 3,00 2 7 -0,33 9 9 6,00 30 38 17,34 250,280 14 143 184 4006 32471
% 68

144 738 RÜMEYSA   SÜRGÜVENÇ8E 11 9 8,00 4 6 2,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 1 4 -0,33 3 3 2,00 28 33 17,00 249,433 10 144 186 4031 32640
% 68

145 1405 ZEHRA D   ÇETIN 8F 8 12 4,00 2 3 1,00 4 6 2,00 1 7 -1,33 3 3 2,00 7 5 5,33 25 36 13,00 248,254 8 145 187 4062 32894
% 69

146 1798 İBRAHİM   ANART 8H 4 14 -0,67 6 4 4,67 5 4 3,67 3 6 1,00 8 11 4,33 7 11 3,33 33 50 16,33 246,796 16 146 188 4095 33192
% 69

147 982 YILDIRAY  YERAL 8A 13 6 11,00 0 4 -1,33 1 8 -1,67 8 2 7,33 1 4 -0,33 4 13 -0,33 27 37 14,67 246,122 18 147 189 4111 33327
% 69

148 1070 AHSE  RANAHORASAN 8F 11 9 8,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 6 4 4,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 35 55 16,67 246,019 9 148 190 4116 33357
% 70

149 810 AHMET     ALŞUHADE 8K 9 11 5,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 8 12 4,00 6 14 1,33 31 59 11,32 245,919 9 149 191 4118 33384
% 70

150 1142 TALHA     ŞENER 8B 7 13 2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 6 4 4,67 3 1 2,67 6 14 1,33 31 43 16,67 244,575 21 150 192 4135 33635
% 70

151 902 SALİH     SEVEN 8A 5 12 1,00 7 2 6,33 3 7 0,67 5 3 4,00 4 10 0,67 8 9 5,00 32 43 17,67 243,913 19 151 193 4150 33774
% 70

152 1666 NURCAN    ALKIŞ 8K 9 11 5,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 7 13 2,67 7 12 3,00 30 59 10,33 243,612 10 152 194 4155 33835
% 71

153 1818 TALHA 8E 7 11 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 2 1 1,67 2 0 2,00 3 4 1,67 24 26 15,34 242,997 11 153 196 4173 33957
% 71

154 1095 YUNUS EMREÖZKAN 8B 12 8 9,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 31 59 11,32 242,708 22 154 197 4178 34021
% 71

155 1503 CEREN     TATAR 8İ 7 13 2,67 4 6 2,00 8 2 7,33 5 5 3,33 6 14 1,33 6 14 1,33 36 54 17,99 242,629 11 155 198 4180 34029
% 71

156 3010 YUSUF    ÇAKIR 8E 8 12 4,00 6 4 4,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 33 57 14,01 242,291 12 156 199 4187 34101
% 71

157 2508 ELİF      AKYOL 8B 6 14 1,33 4 5 2,33 6 3 5,00 4 5 2,33 6 6 4,00 4 11 0,33 30 44 15,32 242,023 23 157 200 4189 34166
% 71

158 247 FURKAN    FATSA 8E 8 7 5,67 5 4 3,67 4 6 2,00 0 3 -1,00 2 2 1,33 2 2 1,33 21 24 13,00 241,797 13 158 201 4197 34222
% 71

159 583 RAVZA     CAN 8B 10 10 6,67 1 3 0,00 4 5 2,33 1 9 -2,00 5 15 0,00 8 12 4,00 29 54 11,00 241,679 24 159 202 4202 34245
% 71

160 912 YASEMİN   AYDIN 8K 10 10 6,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 9 3,00 4 14 -0,67 29 54 10,99 241,671 11 160 203 4203 34246
% 71

161 1448 HATİCEERVADÜZEN 8K 9 11 5,33 9 1 8,67 4 5 2,33 3 2 2,33 2 7 -0,33 4 13 -0,33 31 39 18,00 240,435 12 161 205 4231 34492
% 72

162 427 E Ş*F     ALKAN 8H 12 8 9,33 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 34 56 15,32 240,409 17 162 206 4233 34498
% 72

163 92 İREM MERVE AKSU 8A 13 7 10,67 0 10 -3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 33 57 14,00 240,284 20 163 207 4234 34527
% 72

164 1811 NİSA      GÖKTÜRK 8D 9 11 5,33 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 6 4,00 28 44 13,33 240,276 17 164 208 4235 34530
% 72

165 494 EBRAR     TOLU 8D 7 11 3,33 5 5 3,33 9 1 8,67 2 2 1,33 0 1 -0,33 5 10 1,67 28 30 18,00 239,759 18 165 209 4246 34617
% 72
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3323 371 5937 47972

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,19 6 3 4,55 5 4 3,89 5 3 3,85 5 5 3,66 11 7 8,49 42 30 32,63 300,920

Okul Ortalaması 9 10 5,62 4 5 2,71 5 5 2,88 4 5 2,10 5 9 1,50 8 10 4,41 34 43 19,22 257,760

KATILIMLAR

166 1362 KENDAL    YILDIZ 8G 9 11 5,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 4 0,67 6 8 3,33 26 44 11,34 239,726 13 166 210 4247 34626
% 72

167 664 MEHMET EFEYILMAZER8M 7 12 3,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 7 13 2,67 9 11 5,33 28 61 7,67 239,177 15 167 211 4259 34751
% 72

168 2485 NİSA NUR  AYAZ 8G 9 11 5,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 8 12 4,00 5 14 0,33 28 61 7,66 238,530 14 168 212 4275 34900
% 73

169 1292 MELEK     YÜKSEK 8E 6 9 3,00 2 3 1,00 4 5 2,33 2 0 2,00 1 1 0,67 7 9 4,00 22 27 13,00 238,461 14 169 213 4277 34913
% 73

170 1059 GAMZE     PAMAY 8F 11 9 8,00 3 7 0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 5 15 0,00 7 13 2,67 29 61 8,68 238,305 10 170 214 4281 34948
% 73

171 552 HİRA      YILMAZ 8C 8 12 4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 8 12 4,00 30 60 9,99 237,763 8 171 215 4292 35052
% 73

172 1739 YASİN ÖMERÇAKMAK 8D 4 8 1,33 1 3 0,00 7 1 6,67 3 6 1,00 6 5 4,33 21 23 13,33 237,246 19 172 216 4306 35158
% 73

173 591 SEVDE     TUĞRUL 8G 6 5 4,33 5 1 4,67 7 2 6,33 0 1 -0,33 0 2 -0,67 2 2 1,33 20 13 15,66 236,697 15 173 217 4321 35277
% 74

174 1187 ENES      YAMAK 8E 8 11 4,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 7 2 6,33 1 3 0,00 2 2 1,33 25 31 14,66 236,269 15 174 218 4328 35373
% 74

175 1881 RAMAZAN   TAMGAÇ 8K 3 12 -1,00 3 7 0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 2 2 1,33 11 9 8,00 25 44 10,33 235,949 13 175 219 4334 35455
% 74

176 901 BELİNAY   DEMİR 8G 8 12 4,00 2 6 0,00 6 4 4,67 4 6 2,00 4 10 0,67 6 13 1,67 30 51 13,01 235,850 16 176 220 4337 35478
% 74

177 114 HASAN     KU Ş* 8E 6 10 2,67 3 6 1,00 5 5 3,33 3 3 2,00 5 9 2,00 5 11 1,33 27 44 12,33 235,495 16 177 221 4344 35554
% 74

178 1751 KADİR     KILIÇ 8İ 7 13 2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 9 11 5,33 29 61 8,66 235,471 12 178 222 4345 35556
% 74

179 638 YAĞMURNUR YAVRU 8C 9 11 5,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 29 61 8,66 235,288 9 179 223 4348 35582
% 74

180 789 RAVZANUR  SAGİN 8C 8 12 4,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 25 45 10,00 234,971 10 180 225 4356 35651
% 74

181 96 ÖMER YİĞİ ODA 8D 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 9 11 5,33 28 62 7,33 234,904 20 181 226 4360 35673
% 74

182 1484 ÖZGE      TEMİR 8F 11 9 8,00 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 29 61 8,67 234,279 11 182 227 4378 35814
% 75

183 1171 GÜLSÜM    BAĞSIZ 8K 6 11 2,33 4 5 2,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 12 2,00 7 9 4,00 26 54 7,99 233,673 14 183 228 4392 35937
% 75

184 316 HASAN     SARIDOĞAN 8M 7 8 4,33 3 4 1,67 2 4 0,67 0 10 -3,33 8 8 5,33 3 17 -2,67 23 51 6,00 232,201 16 184 229 4431 36275
% 76

185 1416 AYŞENUR   MIH 8K 8 10 4,67 2 8 -0,67 3 5 1,33 0 1 -0,33 2 14 -2,67 10 9 7,00 25 47 9,33 231,573 15 185 230 4442 36421
% 76

186 592 IRMAK     YEŞİLBAŞ 8M 9 11 5,33 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 4 16 -1,33 7 13 2,67 31 59 11,34 231,461 17 186 231 4446 36436
% 76

187 1093 ECRİN     BEDÜK 8M 7 13 2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 8 12 4,00 30 60 10,00 231,007 18 187 232 4459 36553
% 76

188 431 HÜMEYRA   BEDÜK 8E 11 9 8,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 12 0,00 4 15 -1,00 28 57 9,00 230,767 17 188 233 4465 36615
% 76

189 693 A*EM      YILMAZ 8C 9 11 5,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 29 61 8,67 230,645 11 189 234 4468 36655
% 76

190 1113 VİCDANE   AŞIK 8E 6 13 1,67 3 5 1,33 2 7 -0,33 4 4 2,67 5 9 2,00 5 9 2,00 25 47 9,34 229,561 18 190 235 4490 36899
% 77

191 1907 MUSTAFA   TUTKUN 8F 9 10 5,67 1 1 0,67 6 13 1,67 16 24 8,01 229,389 12 191 236 4497 36934
% 77

192 1343 SAMET     ÖZÇELİK 8E 5 12 1,00 5 5 3,33 1 8 -1,67 3 3 2,00 5 10 1,67 6 9 3,00 25 47 9,33 229,276 19 192 237 4502 36957
% 77

193 791 AÇELYA    MÜRTAZA 8L 9 11 5,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 29 61 8,66 228,920 9 193 238 4515 37043
% 77

194 192 DAVUT     ÖZDEMİR 8C 10 10 6,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 8 12 4,00 29 61 8,67 228,884 12 194 239 4518 37054
% 77

195 775 EMİNE     SEYRAN 8H 6 12 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 8 12 4,00 28 50 11,33 228,882 18 195 240 4519 37055
% 77

196 633 FEYZA     TUTUK 8G 8 8 5,33 2 4 0,67 4 6 2,00 5 13 0,67 19 31 8,67 227,420 17 196 241 4557 37413
% 78

197 1253 ASMİN     DEMİR 8İ 7 12 3,00 7 2 6,33 3 3 2,00 1 7 -1,33 5 8 2,33 23 32 12,33 227,338 13 197 242 4563 37435
% 78

198 1832 KÜBRANUR  DOĞRU 8G 9 7 6,67 0 1 -0,33 3 6 1,00 3 2 2,33 6 14 1,33 3 17 -2,67 24 47 8,33 227,312 18 198 243 4565 37442
% 78
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3323 371 5937 47972

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,19 6 3 4,55 5 4 3,89 5 3 3,85 5 5 3,66 11 7 8,49 42 30 32,63 300,920

Okul Ortalaması 9 10 5,62 4 5 2,71 5 5 2,88 4 5 2,10 5 9 1,50 8 10 4,41 34 43 19,22 257,760

KATILIMLAR

199 61 BEYTULLAH ARSLAN 8E 6 14 1,33 6 4 4,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 30 60 9,99 227,303 20 199 244 4566 37445
% 78

200 1103 EMİRHAN   HORASAN 8L 11 9 8,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 14 -0,67 5 15 0,00 27 61 6,66 226,972 10 200 245 4578 37531
% 78

201 679 ZEYNEP    KORKUSUZ 8H 9 11 5,33 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 2 17 -3,67 28 61 7,66 226,226 19 201 246 4602 37709
% 79

202 1867 RÜMEYSAA   AYĞÜN 8E 6 14 1,33 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 8 12 4,00 6 14 1,33 26 64 4,66 225,941 21 202 247 4608 37784
% 79

203 180 TUĞBA     SUMELİ 8H 10 10 6,67 3 7 0,67 5 5 3,33 0 10 -3,33 6 14 1,33 3 16 -2,33 27 62 6,34 225,548 20 203 248 4617 37891
% 79

204 283 TAHA      BEKTAŞ 8D 5 15 0,00 5 5 3,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 9 11 5,33 4 16 -1,33 27 62 6,33 225,511 21 204 249 4619 37901
% 79

205 943 ALİ MERT  DEMİRTÜRK8K 7 13 2,67 4 6 2,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 5 15 0,00 8 12 4,00 27 63 6,01 224,735 16 205 250 4637 38114
% 79

206 1135 YUSUF     KUMEK 8L 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 6 14 1,33 27 63 5,99 224,605 11 206 251 4642 38153
% 80

207 477 M ALPEREN GÜNGÖR 8İ 6 14 1,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 7 10 3,67 28 59 8,34 224,584 14 207 252 4643 38161
% 80

208 963 ESLEM     KEMİK 8F 6 14 1,33 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 29 61 8,66 224,583 13 208 253 4644 38163
% 80

209 1492 SUDENUR   YELEN 8E 9 9 6,00 2 3 1,00 4 6 2,00 1 1 0,67 2 7 -0,33 3 12 -1,00 21 38 8,34 224,131 22 209 254 4659 38279
% 80

210 985 BERAT     SUNA 8F 5 15 0,00 3 7 0,67 0 9 -3,00 3 6 1,00 8 11 4,33 6 14 1,33 25 62 4,33 223,938 14 210 255 4663 38318
% 80

211 762 EGE       KEMENT 8K 8 12 4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 7 13 2,67 2 18 -4,00 29 61 8,67 223,437 17 211 256 4676 38414
% 80

212 382 NİSANUR   KARSAK 8F 11 9 8,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 24 66 2,00 222,800 15 212 257 4696 38582
% 80

213 1216 BEYZA     BAŞ 8G 3 17 -2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 10 8 7,33 28 60 7,99 222,638 19 213 258 4703 38628
% 81

214 709 MİRAÇ     AYDENİZ 8C 2 8 -0,67 3 3 2,00 1 2 0,33 1 2 0,33 2 7 -0,33 7 3 6,00 16 25 7,66 222,511 13 214 259 4707 38663
% 81

215 167 ESRA      ÇÖRDÜK 8H 7 13 2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 4 16 -1,33 27 63 6,01 222,035 21 215 260 4716 38780
% 81

216 707 SAMET     TOKTAŞ 8C 10 10 6,67 1 9 -2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 29 61 8,68 222,000 14 216 261 4719 38793
% 81

217 1200 BERAT YUŞADANSIK 8L 6 14 1,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 8 12 4,00 27 63 5,99 221,471 12 217 262 4729 38923
% 81

218 538 TÜLİNN    AYDIN 8C 9 11 5,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 15 0,00 5 15 0,00 27 63 5,99 221,277 15 218 263 4732 38968
% 81

219 1054 BEDİRHAN  IŞIK 8K 10 8 7,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 5 15 0,00 2 18 -4,00 28 60 7,99 221,197 18 219 264 4735 38983
% 81

220 335 KAAN BERATÇİNAR 8E 7 13 2,67 1 9 -2,00 5 3 4,00 2 8 -0,67 3 10 -0,33 6 10 2,67 24 53 6,34 220,780 23 220 265 4744 39070
% 81

221 1507 ZEHRA     AKSOY 8C 4 9 1,00 2 3 1,00 2 5 0,33 0 3 -1,00 2 3 1,00 6 9 3,00 16 32 5,33 220,692 16 221 266 4749 39092
% 81

222 119 TANEM     GEZİCİ 8F 10 10 6,67 2 2 1,33 5 5 3,33 1 7 -1,33 2 16 -3,33 5 11 1,33 25 51 8,00 220,372 16 222 267 4761 39181
% 82

223 0 ELİF      KILAVU 8C 3 17 -2,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 6 13 1,67 4 9 1,00 29 53 11,33 220,214 17 223 268 4765 39217
% 82

224 1119 EGEHAN    UÇAR 8L 7 13 2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 8 12 4,00 25 65 3,33 219,904 13 224 269 4777 39305
% 82

225 877 TESNİM    KALAJI 8K 7 13 2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 8 12 4,00 25 65 3,33 219,904 19 224 269 4777 39305
% 82

226 15010 ZEKİMERT  ÖZDEMİR 8L 6 14 1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 28 62 7,33 219,555 14 226 271 4786 39388
% 82

227 968 YAHYA ASAFYALÇIN 8A 6 14 1,33 5 5 3,33 3 4 1,67 4 7 1,67 18 30 8,00 219,426 21 227 272 4793 39420
% 82

228 921 EREN YASİN ULUAD 8F 6 14 1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 6 4,00 4 16 -1,33 23 59 3,33 218,959 17 228 273 4809 39560
% 82

229 673 ÖNDER     ÖKSÜZ 8H 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 6 1,00 6 3 5,00 2 9 -1,00 6 14 1,33 26 53 8,33 218,506 22 229 274 4825 39684
% 83

230 1067 MERYEM    TAY 8İ 6 11 2,33 1 3 0,00 7 2 6,33 4 3 3,00 0 8 -2,67 5 9 2,00 23 36 10,99 218,453 15 230 275 4830 39698
% 83

231 749 BÜŞRANUR  SARI 8C 2 18 -4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 6 14 1,33 10 10 6,67 27 63 5,99 218,425 18 231 276 4831 39704
% 83
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3323 371 5937 47972

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,19 6 3 4,55 5 4 3,89 5 3 3,85 5 5 3,66 11 7 8,49 42 30 32,63 300,920

Okul Ortalaması 9 10 5,62 4 5 2,71 5 5 2,88 4 5 2,10 5 9 1,50 8 10 4,41 34 43 19,22 257,760

KATILIMLAR

232 223 ŞEVVAL    ALTUN 8F 8 9 5,00 3 3 2,00 3 6 1,00 4 4 2,67 1 7 -1,33 3 12 -1,00 22 41 8,34 218,421 18 232 277 4832 39705
% 83

233 1199 MİRAY     BULĞA 8E 3 11 -0,67 3 6 1,00 6 3 5,00 2 4 0,67 5 9 2,00 19 33 8,00 218,107 24 233 278 4839 39787
% 83

234 1179 ELİF ECRİNDOĞAN 8E 11 8 8,33 2 3 1,00 3 7 0,67 2 6 0,00 0 9 -3,00 3 12 -1,00 21 45 6,00 216,886 25 234 279 4875 40093
% 84

235 578 ELİF SU   TAŞAR 8D 7 10 3,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 1 9 -2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 22 65 0,33 216,054 22 235 280 4910 40314
% 84

236 1705 SÜMEYYENAZYİĞİT 8D 4 10 0,67 5 3 4,00 3 6 1,00 3 3 2,00 2 8 -0,67 4 8 1,33 21 38 8,33 215,895 23 236 281 4917 40359
% 84

237 1711 BÜŞRA     KILIÇ 8M 7 8 4,33 0 5 -1,67 5 1 4,67 1 5 -0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 18 39 5,00 215,359 19 237 282 4934 40502
% 84

238 174 UMUT ARDA MEMİŞ 8K 7 11 3,33 0 8 -2,67 4 6 2,00 0 7 -2,33 3 13 -1,33 7 10 3,67 21 55 2,67 215,150 20 238 283 4942 40557
% 85

239 941 HÜSEYİN   ACAT 8K 5 15 0,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 25 65 3,33 214,868 21 239 284 4948 40632
% 85

240 618 ECRİN     ASLANHAN 8C 5 14 0,33 4 6 2,00 8 2 7,33 1 5 -0,67 3 9 0,00 4 13 -0,33 25 49 8,66 214,682 19 240 285 4955 40691
% 85

241 1066 AHMETT    TEMU TA 8L 7 13 2,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 23 67 0,66 214,069 15 241 286 4973 40847
% 85

242 80 AHMET     ALPAĞUT 8C 7 13 2,67 9 1 8,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 29 61 8,68 214,051 20 242 287 4975 40853
% 85

243 258 ELANUR    ÇAKIR 8A 8 12 4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 13 0,67 4 15 -1,00 24 63 3,00 213,907 22 243 288 4976 40890
% 85

244 776 ECRİN     ÇEBER 8E 7 13 2,67 2 7 -0,33 3 1 2,67 12 21 5,01 213,881 26 244 289 4977 40897
% 85

245 735 FURKAN    AVŞAR 8C 4 16 -1,33 0 10 -3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 9 11 5,33 4 16 -1,33 23 67 0,67 212,573 21 245 291 5023 41237
% 86

246 1408 MUSTAFA   OMAR 8H 8 12 4,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 1 19 -5,33 25 65 3,34 212,513 23 246 292 5025 41252
% 86

247 1402 ALİ TALHA KAHRAMAN8B 7 13 2,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 5 2,33 4 16 -1,33 6 14 1,33 26 63 5,00 212,466 25 247 293 5027 41266
% 86

248 1217 SILA      KARATAŞ 8L 8 12 4,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 27 63 6,00 212,191 16 248 294 5035 41337
% 86

249 95400 AYŞENAZ   KARASAKAL8F 6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 5 14 0,33 26 63 5,00 211,716 19 249 295 5048 41448
% 86

250 1004 ARDA      BAKTİMUR 8M 7 13 2,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 23 67 0,67 211,152 20 250 296 5067 41594
% 87

251 148 RÜMEYSA   SAYGI 8D 6 12 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 0 10 -3,33 5 11 1,33 3 13 -1,33 22 58 2,67 211,025 24 251 297 5072 41636
% 87

252 2578 ECRİN     CAN 8F 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 6 11 2,33 3 17 -2,67 24 63 2,99 209,945 20 252 299 5112 41913
% 87

253 984 EBRAR     GÜRBÜZ 8İ 7 13 2,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 23 67 0,67 209,615 16 253 300 5124 42012
% 88

254 1608 CEMRE     PARÇAL 8K 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 0 2 -0,67 7 13 2,67 17 45 1,99 209,509 22 254 301 5130 42044
% 88

255 128 ESMA      TUĞRUL 8C 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 9 1,00 4 13 -0,33 23 57 4,00 208,477 22 255 302 5164 42321
% 88

256 667 EKREM     ÇEBER 8C 7 13 2,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 23 67 0,67 208,129 23 256 303 5175 42413
% 88

257 694 ÖMERMEHMETTURAN 8İ 6 14 1,33 4 6 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 17 -2,67 7 13 2,67 26 64 4,66 207,909 17 257 304 5185 42477
% 89

258 1865 NİSA NUR  MENTEŞ 8G 6 12 2,00 2 7 -0,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 13 0,67 3 15 -2,00 23 60 3,00 207,020 20 258 305 5209 42701
% 89

259 1306 CUMALİ    TUĞLUK 8C 3 17 -2,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 8 11 4,33 4 16 -1,33 23 66 1,00 206,812 24 259 306 5216 42760
% 89

260 797 ZEYNEL    KOCAKAPLAN8H 3 16 -2,33 2 8 -0,67 1 8 -1,67 5 5 3,33 8 12 4,00 4 16 -1,33 23 65 1,33 206,734 24 260 307 5221 42783
% 89

261 1174 HAMZAEN* 8K 5 15 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 27 63 6,00 206,515 23 261 308 5228 42843
% 89

262 1464 ŞEVVAL    GÖKALP 8E 7 13 2,67 0 10 -3,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 22 67 -0,32 206,333 27 262 309 5236 42900
% 89

263 421 ELİF      AYDIN 8A 9 11 5,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 17 -2,67 5 15 0,00 24 66 1,99 206,224 23 263 310 5240 42922
% 89

264 390 MEHMET     ŞEN 8F 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 14 0,33 5 15 0,00 23 66 0,99 205,744 21 264 311 5259 43062
% 90
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3323 371 5937 47972

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,19 6 3 4,55 5 4 3,89 5 3 3,85 5 5 3,66 11 7 8,49 42 30 32,63 300,920

Okul Ortalaması 9 10 5,62 4 5 2,71 5 5 2,88 4 5 2,10 5 9 1,50 8 10 4,41 34 43 19,22 257,760

KATILIMLAR

265 469 BATUHAN   GEDİK 8K 2 18 -4,00 8 2 7,33 0 10 -3,33 1 9 -2,00 3 17 -2,67 11 9 8,00 25 65 3,33 205,059 24 265 312 5283 43228
% 90

266 1037 EREN      KALAFAT 8K 7 11 3,33 1 6 -1,00 3 4 1,67 0 4 -1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 15 41 1,34 204,609 25 266 313 5298 43357
% 90

267 849 MUHAMET   ELSALMO 8E 2 18 -4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 24 66 2,00 204,259 28 267 314 5312 43435
% 91

268 1326 YİĞİT ALİ KAPLAN 8K 7 13 2,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 23 67 0,68 204,073 26 268 315 5317 43481
% 91

269 1031 BERAT     MARAZ 8B 8 9 5,00 2 4 0,67 2 7 -0,33 4 4 2,67 2 10 -1,33 0 11 -3,67 18 45 3,01 203,993 26 269 316 5320 43498
% 91

270 69000 EMİNİSMAİL BENLİ 8İ 1 19 -5,33 6 4 4,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 25 65 3,34 203,985 18 270 317 5322 43504
% 91

271 1125 BERKAY    BİRİM 8F 5 15 0,00 3 7 0,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 7 13 2,67 3 16 -2,33 22 67 -0,32 203,851 22 271 318 5324 43543
% 91

272 0 MELİSA    SALTAŞ 8D 8 11 4,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 5 15 0,00 23 65 1,33 203,085 25 272 319 5345 43740
% 91

273 315 SILA      YİLMAZ 8D 5 15 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 7 13 2,67 3 17 -2,67 22 68 -0,67 202,532 26 273 320 5362 43852
% 91

274 1933 UMUT      KELEŞ 8D 3 9 0,00 2 4 0,67 2 8 -0,67 0 2 -0,67 1 1 0,67 8 24 0,00 201,471 27 274 321 5393 44117
% 92

275 792 İLAYDA    VAYDOĞAN 8L 5 14 0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 23 66 1,00 200,897 17 275 322 5409 44244
% 92

276 1683 YUSUF     BÜK 8C 6 14 1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 21 69 -2,01 199,671 25 276 323 5455 44565
% 93

277 486 LİFE      YILMAZ 8D 3 7 0,67 1 5 -0,67 3 7 0,67 1 6 -1,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 18 55 -0,33 199,371 28 277 324 5463 44647
% 93

278 1109 ZEHRA     BAYRAKÇI 8F 4 16 -1,33 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 24 66 2,00 199,351 23 278 325 5464 44651
% 93

279 971 YAM UR    KOÇHAN 8F 5 15 0,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 13 -0,33 5 15 0,00 22 65 0,34 198,881 24 279 326 5475 44743
% 93

280 761 EFE KAAN  KAYIK 8İ 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 21 69 -2,01 198,749 19 280 327 5478 44765
% 93

281 13020 HAMDİ EFE ÖZDEMİR 8F 3 17 -2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 25 65 3,32 198,385 25 281 328 5493 44855
% 94

282 1391 ABDURRAHMAN ACAR 8C 3 17 -2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 3 17 -2,67 23 67 0,67 198,092 26 282 329 5509 44931
% 94

283 1105 MUHAMMED      TEZCAN8M 5 15 0,00 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 24 66 2,00 197,972 21 283 330 5510 44952
% 94

284 1490 İBRAHİM   KORKMAZ 8M 4 14 -0,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 4 15 -1,00 6 14 1,33 22 65 0,33 197,751 22 284 331 5516 44999
% 94

285 620 ÖMER      UÇAR 8H 5 15 0,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 1 0 1,00 5 15 0,00 15 56 -3,66 197,651 25 285 332 5518 45014
% 94

286 337 İREM      KILIÇ 8G 2 12 -2,00 4 5 2,33 4 4 2,67 1 7 -1,33 1 8 -1,67 5 10 1,67 17 46 1,67 196,587 21 286 333 5538 45228
% 94

287 1466 BERAT     YÜKSEK 8C 5 15 0,00 5 5 3,33 1 2 0,33 2 15 -3,00 6 14 1,33 19 51 1,99 196,491 27 287 335 5545 45255
% 94

288 1078 EYÜPENES  ADIYEKE 8 5 15 0,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 18 52 0,67 196,467 1 288 336 5546 45258
% 94

289 1007 ENES      YILDI Z 8G 6 14 1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 4 16 -1,33 22 68 -0,66 195,101 22 289 337 5585 45523
% 95

290 3023 MİRAÇ     GNEÇ 8F 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 7 -0,33 3 17 -2,67 7 13 2,67 21 68 -1,67 193,944 26 290 338 5608 45753
% 95

291 13 MAKSAT    MAKSUT 8M 3 17 -2,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 5 15 0,00 5 15 0,00 22 68 -0,67 192,237 23 291 339 5638 46034
% 96

292 1162 FURKAN    KAPLAN 8M 3 17 -2,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 2 18 -4,00 21 69 -2,00 191,329 24 292 340 5660 46169
% 96

293 639 MUHAMMED  KAPLAN 8C 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 22 68 -0,66 191,280 28 293 341 5662 46178
% 96

294 163 ŞIRAT     ARICI 8K 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 5 15 0,00 21 69 -2,01 190,784 27 294 342 5675 46253
% 96

295 1017 BARAN     HATUN 8B 2 18 -4,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 21 69 -2,01 190,637 27 295 343 5679 46267
% 96

296 1665 EDA       POLA 8İ 5 15 0,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 23 67 0,67 189,809 20 296 344 5694 46379
% 97

297 0 GÜLSÜM    DOMAN 8D 6 14 1,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 3 17 -2,67 23 67 0,66 189,757 29 297 345 5696 46394
% 97
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3323 371 5937 47972

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,19 6 3 4,55 5 4 3,89 5 3 3,85 5 5 3,66 11 7 8,49 42 30 32,63 300,920

Okul Ortalaması 9 10 5,62 4 5 2,71 5 5 2,88 4 5 2,10 5 9 1,50 8 10 4,41 34 43 19,22 257,760

KATILIMLAR

298 0 BÜNYAMİN  KOÇHAN 8L 4 16 -1,33 2 7 -0,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 18 71 -5,66 189,424 18 298 346 5703 46427
% 97

299 908 DİYAR     FİDANCI 8K 2 18 -4,00 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 0 20 -6,67 10 10 6,67 25 65 3,33 188,401 28 299 347 5718 46534
% 97

300 1220 GAMZE     TOKMAK 8L 5 15 0,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 2 18 -4,00 21 69 -2,00 188,301 19 300 348 5721 46548
% 97

301 1771 ELA NUR KIZILKAYA 8H 4 9 1,00 3 16 -2,33 4 16 -1,33 11 41 -2,66 187,432 26 301 349 5733 46649
% 97

302 1670 DEMHAT    ORAL 8B 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 16 -2,33 2 18 -4,00 21 68 -1,66 187,148 28 302 350 5741 46682
% 97

303 62300 YUSUF     BAĞSIZ 8H 6 14 1,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 1 2 0,33 2 18 -4,00 14 59 -5,67 186,747 27 303 351 5749 46716
% 97

304 918 FARUK     ÇALIŞ 8M 4 14 -0,67 0 8 -2,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 17 69 -6,00 185,269 25 304 352 5771 46879
% 98

305 2535 CELAL KABASAKAL 8A 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 3 17 -2,67 19 71 -4,67 184,263 24 305 353 5785 46971
% 98

306 617 İPEKNUR   YAVRU 8C 3 17 -2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 19 71 -4,67 183,635 29 306 354 5796 47022
% 98

307 1939 TAYYİP    ELÇİ 8E 6 11 2,33 2 6 0,00 3 6 1,00 1 6 -1,00 2 15 -3,00 2 15 -3,00 16 59 -3,67 183,318 29 307 355 5800 47051
% 98

308 1114 MERYEM    ZENGİN 8İ 4 16 -1,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 1 9 -2,00 17 63 -4,00 182,421 21 308 356 5810 47118
% 98

309 706 EYÜP      KARANFİL 8İ 3 10 -0,33 1 6 -1,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 13 -1,33 3 14 -1,67 14 59 -5,67 182,048 22 309 357 5812 47139
% 98

310 1896 KUZEY     TOSUNOĞLU8G 3 15 -2,00 2 8 -0,67 0 9 -3,00 1 8 -1,67 6 13 1,67 3 17 -2,67 15 70 -8,34 181,780 23 310 358 5814 47160
% 98

311 1190 SENEM     TU Ç AN 8İ 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 7 -0,33 3 16 -2,33 3 16 -2,33 18 69 -4,99 179,257 23 311 359 5852 47312
% 99

312 1204 EYLÜL     ÖĞÜNDÜR 8E 6 14 1,33 4 6 2,00 2 18 -4,00 3 17 -2,67 15 55 -3,34 179,065 30 312 360 5853 47322
% 99

313 1210 ENES      KARAKAYA 8L 2 18 -4,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 19 71 -4,67 178,916 20 313 361 5858 47340
% 99

314 874 ŞAHED     ALŞUHADE 8F 5 15 0,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 17 -2,67 4 16 -1,33 17 73 -7,33 176,363 27 314 362 5874 47454
% 99

315 3025 EGEMEN    DELİCE 8K 2 18 -4,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 4 16 -1,33 19 71 -4,66 175,916 29 315 363 5877 47466
% 99

316 859 MUSTAFA   SUBHİ 8L 3 17 -2,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 5 15 0,00 18 72 -6,00 175,261 21 316 364 5883 47493
% 99

317 923 ARDAEFE   ODABAŞI 8F 3 17 -2,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 16 74 -8,68 174,152 28 317 365 5885 47536
% 99

318 1926 MURAT     GÜL 8K 4 16 -1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 5 15 0,00 16 74 -8,67 173,988 30 318 366 5886 47548
% 99

319 237 YAĞMUR    YILDIZ 8H 3 17 -2,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 16 74 -8,67 173,941 28 319 367 5887 47550
% 99

320 1000 ABDULLAH  EREN KELEŞ8F 8 12 4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 19 -5,33 1 19 -5,33 16 74 -8,67 166,263 29 320 368 5904 47711
% 99

321 976 DURSUNALİ AKIN 8İ 5 15 0,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 1 19 -5,33 16 74 -8,66 165,899 24 321 369 5906 47714
% 99

322 1777 ENES TALHAÇETİN KAYA8M 0 20 -6,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 12 78 -14,00154,583 26 322 370 5913 47776
% 100

323 1854 İREMNUR   KÖRÜKÇÜ 8C 0 0 0,00
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3323 371 5937 47972

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,19 6 3 4,55 5 4 3,89 5 3 3,85 5 5 3,66 11 7 8,49 42 30 32,63 300,920

Okul Ortalaması 9 10 5,62 4 5 2,71 5 5 2,88 4 5 2,10 5 9 1,50 8 10 4,41 34 43 19,22 257,760

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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8 SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3323 371 5937 47972

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,19 6 3 4,55 5 4 3,89 5 3 3,85 5 5 3,66 11 7 8,49 42 30 32,63 300,920

Okul Ortalaması 9 10 5,62 4 5 2,71 5 5 2,88 4 5 2,10 5 9 1,50 8 10 4,41 34 43 19,22 257,760

SINIF: 8

KATILIMLAR

1 1078 EYÜPENES  ADIYEKE 8 5 15 0,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 18 52 0,67 196,467 1 288 336 5546 45258
% 94

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3323 371 5937 47972

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,19 6 3 4,55 5 4 3,89 5 3 3,85 5 5 3,66 11 7 8,49 42 30 32,63 300,920

Okul Ortalaması 9 10 5,62 4 5 2,71 5 5 2,88 4 5 2,10 5 9 1,50 8 10 4,41 34 43 19,22 257,760

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 0 AYŞEN     KARADUMAN8A 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 7 7,67 19 1 18,67 71 16 65,67 407,888 1 7 12 856 5497
% 11

2 0 ÖYKÜSU    ARSLAN 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 10 3 9,00 18 2 17,33 69 14 64,34 403,923 2 9 15 919 5939
% 12

3 1719 TAHA      ATMACA 8A 16 4 14,67 10 0 10,00 7 3 6,00 7 2 6,33 4 0 4,00 20 0 20,00 64 9 61,00 388,154 3 14 21 1155 7855
% 16

4 1211 SENA      ARSLANTAŞ 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 9 4,00 18 2 17,33 63 23 55,32 370,120 4 19 26 1448 10361
% 22

5 1107 EMİR TAHA KARA 8A 15 5 13,33 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 2 1 1,67 16 3 15,00 60 12 56,00 358,675 5 28 38 1687 12121
% 25

6 1660 EYÜP      ÖZEN 8A 15 4 13,67 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 2 1 1,67 13 3 12,00 56 12 52,01 346,341 6 38 50 1945 14281
% 30

7 936 AHMET EMİNKARSAK 8A 12 7 9,67 10 0 10,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 6 4,00 14 5 12,33 56 24 48,00 339,676 7 46 59 2068 15481
% 32

8 951 MERT ALİ  CİVRİ 8A 15 5 13,33 8 0 8,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 8 3,33 11 7 8,67 54 26 45,33 333,637 8 49 62 2183 16545
% 34

9 645 KERİM EFE KOCABAŞ 8A 14 6 12,00 8 2 7,33 3 7 0,67 6 4 4,67 4 2 3,33 8 7 5,67 43 28 33,67 305,248 9 70 93 2810 21800
% 45

10 1094 BERAT YASNBUDAK 8A 10 8 7,33 8 2 7,33 8 0 8,00 8 1 7,67 2 7 -0,33 11 8 8,33 47 26 38,33 295,603 10 76 99 3010 23643
% 49

11 1671 ELİF      GÖZÜKIZIL 8A 15 5 13,33 10 0 10,00 6 4 4,67 8 2 7,33 5 14 0,33 5 15 0,00 49 40 35,66 290,015 11 86 110 3134 24755
% 52

12 654 ALMİNA    SAVCI 8A 14 5 12,33 0 6 -2,00 5 3 4,00 9 1 8,67 4 5 2,33 4 12 0,00 36 32 25,33 275,984 12 99 129 3439 27433
% 57

13 6 ZEYNEP    ULUĞ 8A 12 7 9,67 6 4 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 11 0,33 7 13 2,67 42 42 28,01 274,454 13 100 130 3468 27727
% 58

14 742 HİRA      BAKTİMUR 8A 11 9 8,00 4 6 2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 4 16 -1,33 10 10 6,67 39 51 22,00 263,469 14 121 157 3717 29827
% 62

15 920 POYRAZ    DAKAK 8A 8 12 4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 1 3 0,00 12 8 9,33 34 40 20,67 261,788 15 126 162 3756 30192
% 63

16 1076 FURKAN    TUĞR L 8A 10 8 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 3 6 1,00 4 10 0,67 35 36 23,00 259,175 16 128 165 3812 30697
% 64

17 1661 SUĞRA     CİHAN 8A 11 9 8,00 3 5 1,33 4 3 3,00 1 3 0,00 9 10 5,67 28 30 18,00 259,013 17 129 167 3817 30735
% 64

18 982 YILDIRAY  YERAL 8A 13 6 11,00 0 4 -1,33 1 8 -1,67 8 2 7,33 1 4 -0,33 4 13 -0,33 27 37 14,67 246,122 18 147 189 4111 33327
% 69

19 902 SALİH     SEVEN 8A 5 12 1,00 7 2 6,33 3 7 0,67 5 3 4,00 4 10 0,67 8 9 5,00 32 43 17,67 243,913 19 151 193 4150 33774
% 70

20 92 İREM MERVE AKSU 8A 13 7 10,67 0 10 -3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 33 57 14,00 240,284 20 163 207 4234 34527
% 72

21 968 YAHYA ASAFYALÇIN 8A 6 14 1,33 5 5 3,33 3 4 1,67 4 7 1,67 18 30 8,00 219,426 21 227 272 4793 39420
% 82

22 258 ELANUR    ÇAKIR 8A 8 12 4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 13 0,67 4 15 -1,00 24 63 3,00 213,907 22 243 288 4976 40890
% 85

23 421 ELİF      AYDIN 8A 9 11 5,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 17 -2,67 5 15 0,00 24 66 1,99 206,224 23 263 310 5240 42922
% 89

24 2535 CELAL KABASAKAL 8A 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 3 17 -2,67 19 71 -4,67 184,263 24 305 353 5785 46971
% 98

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3323 371 5937 47972

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,19 6 3 4,55 5 4 3,89 5 3 3,85 5 5 3,66 11 7 8,49 42 30 32,63 300,920

Okul Ortalaması 9 10 5,62 4 5 2,71 5 5 2,88 4 5 2,10 5 9 1,50 8 10 4,41 34 43 19,22 257,760

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 457 NİSA NUR  YALÇIN 8B 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 15 1 14,67 18 2 17,33 78 8 75,34 446,864 1 1 3 365 2117
% 4,41

2 1045 ECRİNTUANACİMŞİT 8B 20 0 20,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 12 1 11,67 16 1 15,67 75 5 73,34 436,036 2 2 5 498 2914
% 6,07

3 392 ELİF NAZ  ÖZKAN 8B 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 4 8,67 17 3 16,00 73 11 69,33 414,508 3 5 10 747 4823
% 10

4 1963 ALİ       AYKIT 8B 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 6 4 4,67 17 3 16,00 71 9 68,01 402,132 4 10 16 945 6123
% 13

5 860 RÜMEYSA   YÜKLER 8B 16 4 14,67 9 0 9,00 6 3 5,00 10 0 10,00 12 1 11,67 14 4 12,67 67 12 63,01 400,879 5 11 17 956 6261
% 13

6 1962 EMİRHAN   TAYFUR 8B 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 3 3 2,00 18 2 17,33 63 13 58,67 371,859 6 18 25 1411 10080
% 21

7 904 EMİR      İŞLEYEN 8B 14 5 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 4 4 2,67 6 4 4,67 18 2 17,33 60 17 54,34 368,963 7 21 28 1463 10535
% 22

8 1165 BERİL SU  GÖKSOY 8B 16 4 14,67 6 4 4,67 6 4 4,67 10 0 10,00 5 4 3,67 17 1 16,67 60 17 54,35 368,225 8 22 29 1479 10633
% 22

9 1035 ZEYNEP NAZDANACI 8B 12 8 9,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 6 9 3,00 19 1 18,67 64 21 57,00 363,400 9 23 31 1576 11370
% 24

10 1086 FURKAN    SAMSUR 8B 14 4 12,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 0 8,00 6 6 4,00 16 4 14,67 61 17 55,34 362,988 10 24 32 1586 11429
% 24

11 969 ELİF      MUSLU 8B 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 5 2,33 15 3 14,00 60 17 54,33 361,703 11 25 34 1630 11622
% 24

12 1123 YİĞİTCAN  YİĞİT 8B 15 5 13,33 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 6 9 3,00 16 2 15,33 60 23 52,33 357,402 12 30 41 1703 12306
% 26

13 1175 AYBALA    UNCUOĞLU 8B 14 6 12,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 5 10 1,67 15 5 13,33 60 25 51,67 344,775 13 40 52 1980 14550
% 30

14 903 ALEYNA    İLBAN 8B 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 6 8 3,33 11 8 8,33 55 28 45,65 333,456 14 50 63 2185 16579
% 35

15 974 BERİN     DURMUŞ 8B 14 6 12,00 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 8 7 5,67 10 9 7,00 52 32 41,34 327,932 15 55 69 2279 17523
% 37

16 1056 BERAT     ULUĞ 8B 14 6 12,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 7 8 4,33 8 12 4,00 52 33 40,99 316,911 16 64 85 2542 19533
% 41

17 1186 ÇAĞLANAZ  KÜÇÜK 8B 13 7 10,67 2 3 1,00 8 1 7,67 8 2 7,33 4 4 2,67 7 9 4,00 42 26 33,34 295,238 17 78 101 3019 23722
% 49

18 734 KAAN      CİVRİ 8B 9 7 6,67 4 0 4,00 5 4 3,67 2 2 1,33 2 7 -0,33 13 4 11,67 35 24 27,01 282,723 18 90 116 3295 26131
% 54

19 1032 KEREM     BAKTİMUR 8B 13 7 10,67 3 5 1,33 7 2 6,33 4 5 2,33 5 13 0,67 5 14 0,33 37 46 21,66 262,550 19 123 159 3738 30032
% 63

20 16 BELİNAY   DURSUN 8B 10 8 7,33 2 4 0,67 4 5 2,33 3 5 1,33 3 5 1,33 8 8 5,33 30 35 18,32 262,025 20 125 161 3749 30138
% 63

21 1142 TALHA     ŞENER 8B 7 13 2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 6 4 4,67 3 1 2,67 6 14 1,33 31 43 16,67 244,575 21 150 192 4135 33635
% 70

22 1095 YUNUS EMREÖZKAN 8B 12 8 9,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 31 59 11,32 242,708 22 154 197 4178 34021
% 71

23 2508 ELİF      AKYOL 8B 6 14 1,33 4 5 2,33 6 3 5,00 4 5 2,33 6 6 4,00 4 11 0,33 30 44 15,32 242,023 23 157 200 4189 34166
% 71

24 583 RAVZA     CAN 8B 10 10 6,67 1 3 0,00 4 5 2,33 1 9 -2,00 5 15 0,00 8 12 4,00 29 54 11,00 241,679 24 159 202 4202 34245
% 71

25 1402 ALİ TALHA KAHRAMAN8B 7 13 2,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 5 2,33 4 16 -1,33 6 14 1,33 26 63 5,00 212,466 25 247 293 5027 41266
% 86

26 1031 BERAT     MARAZ 8B 8 9 5,00 2 4 0,67 2 7 -0,33 4 4 2,67 2 10 -1,33 0 11 -3,67 18 45 3,01 203,993 26 269 316 5320 43498
% 91

27 1017 BARAN     HATUN 8B 2 18 -4,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 21 69 -2,01 190,637 27 295 343 5679 46267
% 96

28 1670 DEMHAT    ORAL 8B 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 16 -2,33 2 18 -4,00 21 68 -1,66 187,148 28 302 350 5741 46682
% 97



8B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3323 371 5937 47972

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,19 6 3 4,55 5 4 3,89 5 3 3,85 5 5 3,66 11 7 8,49 42 30 32,63 300,920

Okul Ortalaması 9 10 5,62 4 5 2,71 5 5 2,88 4 5 2,10 5 9 1,50 8 10 4,41 34 43 19,22 257,760

SINIF: 8B

KATILIMLAR
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8C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3323 371 5937 47972

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,19 6 3 4,55 5 4 3,89 5 3 3,85 5 5 3,66 11 7 8,49 42 30 32,63 300,920

Okul Ortalaması 9 10 5,62 4 5 2,71 5 5 2,88 4 5 2,10 5 9 1,50 8 10 4,41 34 43 19,22 257,760

SINIF: 8C

KATILIMLAR

1 281 NESİM     ABU AK 8C 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 3 1 2,67 6 4 4,67 18 2 17,33 61 13 56,67 380,967 1 15 22 1265 8813
% 18

2 1853 İREMSU    ALİŞAN 8C 14 5 12,33 6 3 5,00 7 3 6,00 4 3 3,00 6 5 4,33 15 4 13,67 52 23 44,33 343,413 2 42 54 2006 14786
% 31

3 85 UMUT      ÇAĞATAY 8C 11 5 9,33 5 1 4,67 2 1 1,67 4 0 4,00 3 5 1,33 10 5 8,33 35 17 29,33 290,878 3 84 108 3115 24595
% 51

4 729 ÖMER FARUKCAN 8C 9 4 7,67 8 1 7,67 6 3 5,00 3 5 1,33 4 8 1,33 7 8 4,33 37 29 27,33 276,237 4 98 128 3436 27382
% 57

5 11 ZEYNEP    ALIŞ 8C 9 10 5,67 6 4 4,67 6 3 5,00 6 3 5,00 2 14 -2,67 11 6 9,00 40 40 26,67 266,390 5 118 151 3643 29252
% 61

6 710 NİSANUR   CENGİZ 8C 7 13 2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 9 11 5,33 8 12 4,00 33 57 14,00 255,345 6 134 173 3902 31471
% 66

7 669 İBRAHİM   KURTOĞLU 8C 5 3 4,00 3 0 3,00 4 2 3,33 6 14 1,33 8 6 6,00 26 25 17,66 255,170 7 135 174 3904 31503
% 66

8 552 HİRA      YILMAZ 8C 8 12 4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 8 12 4,00 30 60 9,99 237,763 8 171 215 4292 35052
% 73

9 638 YAĞMURNUR YAVRU 8C 9 11 5,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 29 61 8,66 235,288 9 179 223 4348 35582
% 74

10 789 RAVZANUR  SAGİN 8C 8 12 4,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 25 45 10,00 234,971 10 180 225 4356 35651
% 74

11 693 A*EM      YILMAZ 8C 9 11 5,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 29 61 8,67 230,645 11 189 234 4468 36655
% 76

12 192 DAVUT     ÖZDEMİR 8C 10 10 6,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 8 12 4,00 29 61 8,67 228,884 12 194 239 4518 37054
% 77

13 709 MİRAÇ     AYDENİZ 8C 2 8 -0,67 3 3 2,00 1 2 0,33 1 2 0,33 2 7 -0,33 7 3 6,00 16 25 7,66 222,511 13 214 259 4707 38663
% 81

14 707 SAMET     TOKTAŞ 8C 10 10 6,67 1 9 -2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 29 61 8,68 222,000 14 216 261 4719 38793
% 81

15 538 TÜLİNN    AYDIN 8C 9 11 5,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 15 0,00 5 15 0,00 27 63 5,99 221,277 15 218 263 4732 38968
% 81

16 1507 ZEHRA     AKSOY 8C 4 9 1,00 2 3 1,00 2 5 0,33 0 3 -1,00 2 3 1,00 6 9 3,00 16 32 5,33 220,692 16 221 266 4749 39092
% 81

17 0 ELİF      KILAVU 8C 3 17 -2,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 6 13 1,67 4 9 1,00 29 53 11,33 220,214 17 223 268 4765 39217
% 82

18 749 BÜŞRANUR  SARI 8C 2 18 -4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 6 14 1,33 10 10 6,67 27 63 5,99 218,425 18 231 276 4831 39704
% 83

19 618 ECRİN     ASLANHAN 8C 5 14 0,33 4 6 2,00 8 2 7,33 1 5 -0,67 3 9 0,00 4 13 -0,33 25 49 8,66 214,682 19 240 285 4955 40691
% 85

20 80 AHMET     ALPAĞUT 8C 7 13 2,67 9 1 8,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 29 61 8,68 214,051 20 242 287 4975 40853
% 85

21 735 FURKAN    AVŞAR 8C 4 16 -1,33 0 10 -3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 9 11 5,33 4 16 -1,33 23 67 0,67 212,573 21 245 291 5023 41237
% 86

22 128 ESMA      TUĞRUL 8C 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 9 1,00 4 13 -0,33 23 57 4,00 208,477 22 255 302 5164 42321
% 88

23 667 EKREM     ÇEBER 8C 7 13 2,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 23 67 0,67 208,129 23 256 303 5175 42413
% 88

24 1306 CUMALİ    TUĞLUK 8C 3 17 -2,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 8 11 4,33 4 16 -1,33 23 66 1,00 206,812 24 259 306 5216 42760
% 89

25 1683 YUSUF     BÜK 8C 6 14 1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 21 69 -2,01 199,671 25 276 323 5455 44565
% 93

26 1391 ABDURRAHMAN ACAR 8C 3 17 -2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 3 17 -2,67 23 67 0,67 198,092 26 282 329 5509 44931
% 94

27 1466 BERAT     YÜKSEK 8C 5 15 0,00 5 5 3,33 1 2 0,33 2 15 -3,00 6 14 1,33 19 51 1,99 196,491 27 287 335 5545 45255
% 94

28 639 MUHAMMED  KAPLAN 8C 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 22 68 -0,66 191,280 28 293 341 5662 46178
% 96

29 617 İPEKNUR   YAVRU 8C 3 17 -2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 19 71 -4,67 183,635 29 306 354 5796 47022
% 98

30 1854 İREMNUR   KÖRÜKÇÜ 8C 0 0 0,00



8C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3323 371 5937 47972

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,19 6 3 4,55 5 4 3,89 5 3 3,85 5 5 3,66 11 7 8,49 42 30 32,63 300,920

Okul Ortalaması 9 10 5,62 4 5 2,71 5 5 2,88 4 5 2,10 5 9 1,50 8 10 4,41 34 43 19,22 257,760

SINIF: 8C

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3323 371 5937 47972

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,19 6 3 4,55 5 4 3,89 5 3 3,85 5 5 3,66 11 7 8,49 42 30 32,63 300,920

Okul Ortalaması 9 10 5,62 4 5 2,71 5 5 2,88 4 5 2,10 5 9 1,50 8 10 4,41 34 43 19,22 257,760

SINIF: 8D

KATILIMLAR

1 319 AHMED ENSABAHAR 8D 14 4 12,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 1 7,67 11 1 10,67 17 3 16,00 70 9 67,01 407,006 1 8 13 870 5599
% 12

2 704 YÜSRA     ŞAHİN 8D 17 3 16,00 7 3 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 10 5 8,33 17 3 16,00 66 19 59,67 394,233 2 12 18 1051 7052
% 15

3 643 İREM      YILMAZ 8D 15 5 13,33 8 1 7,67 7 3 6,00 9 1 8,67 3 3 2,00 13 3 12,00 55 16 49,67 342,911 3 43 55 2016 14880
% 31

4 1177 RAVZANUR  UNCUOĞLU8D 17 3 16,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 5 2 4,33 3 7 0,67 16 4 14,67 49 28 39,67 333,340 4 51 64 2187 16607
% 35

5 764 ÇİSEMNUR  YILMAZ 8D 13 5 11,33 0 1 -0,33 5 2 4,33 6 1 5,67 6 4 4,67 13 5 11,33 43 18 37,00 324,494 5 57 74 2367 18158
% 38

6 154 GÜLSÜM    SUMELİ 8D 17 3 16,00 5 2 4,33 5 1 4,67 4 5 2,33 12 7 9,67 43 18 37,00 324,115 6 58 75 2377 18217
% 38

7 231 ZEYNEP    BAL 8D 11 6 9,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 1 7,67 4 2 3,33 11 5 9,33 49 19 42,66 320,449 7 63 82 2470 18909
% 39

8 696 MUHAMMET  YILMAZ 8D 10 5 8,33 7 2 6,33 7 2 6,33 0 3 -1,00 5 1 4,67 9 8 6,33 38 21 30,99 299,019 8 73 96 2944 22985
% 48

9 1863 IRMAK AYŞEAKKUŞ 8D 7 10 3,67 3 5 1,33 5 3 4,00 7 1 6,67 7 5 5,33 11 5 9,33 40 29 30,33 294,274 9 79 102 3038 23903
% 50

10 695 RESUL ALİ BAŞ 8D 8 9 5,00 4 5 2,33 7 3 6,00 3 3 2,00 4 8 1,33 12 7 9,67 38 35 26,33 278,990 10 95 124 3378 26846
% 56

11 230 YUSUF     TOKAY 8D 12 7 9,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 0 2,00 3 4 1,67 6 5 4,33 32 27 23,00 274,176 11 102 132 3477 27783
% 58

12 1923 YİĞİTHAN  İLGİN 8D 9 8 6,33 8 1 7,67 7 3 6,00 8 4 6,67 32 16 26,67 272,751 12 104 136 3516 28069
% 59

13 1181 NEHİR     ALATAŞ 8D 7 7 4,67 5 5 3,33 7 3 6,00 1 9 -2,00 4 5 2,33 10 8 7,33 34 37 21,66 269,615 13 108 140 3571 28620
% 60

14 766 SUDENAZ   ÖZGAN 8D 9 9 6,00 2 7 -0,33 4 6 2,00 2 4 0,67 6 6 4,00 9 9 6,00 32 41 18,34 269,110 14 110 142 3578 28721
% 60

15 751 MERB*M    ÖZGAN 8D 11 8 8,33 3 7 0,67 1 8 -1,67 3 4 1,67 5 2 4,33 4 13 -0,33 27 42 13,00 253,545 15 136 175 3943 31830
% 66

16 69 YASEMİN   BİRDAL 8D 9 11 5,33 8 2 7,33 4 6 2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 37 53 19,32 251,441 16 137 178 3982 32250
% 67

17 1811 NİSA      GÖKTÜRK 8D 9 11 5,33 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 6 4,00 28 44 13,33 240,276 17 164 208 4235 34530
% 72

18 494 EBRAR     TOLU 8D 7 11 3,33 5 5 3,33 9 1 8,67 2 2 1,33 0 1 -0,33 5 10 1,67 28 30 18,00 239,759 18 165 209 4246 34617
% 72

19 1739 YASİN ÖMERÇAKMAK 8D 4 8 1,33 1 3 0,00 7 1 6,67 3 6 1,00 6 5 4,33 21 23 13,33 237,246 19 172 216 4306 35158
% 73

20 96 ÖMER YİĞİ ODA 8D 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 9 11 5,33 28 62 7,33 234,904 20 181 226 4360 35673
% 74

21 283 TAHA      BEKTAŞ 8D 5 15 0,00 5 5 3,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 9 11 5,33 4 16 -1,33 27 62 6,33 225,511 21 204 249 4619 37901
% 79

22 578 ELİF SU   TAŞAR 8D 7 10 3,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 1 9 -2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 22 65 0,33 216,054 22 235 280 4910 40314
% 84

23 1705 SÜMEYYENAZYİĞİT 8D 4 10 0,67 5 3 4,00 3 6 1,00 3 3 2,00 2 8 -0,67 4 8 1,33 21 38 8,33 215,895 23 236 281 4917 40359
% 84

24 148 RÜMEYSA   SAYGI 8D 6 12 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 0 10 -3,33 5 11 1,33 3 13 -1,33 22 58 2,67 211,025 24 251 297 5072 41636
% 87

25 0 MELİSA    SALTAŞ 8D 8 11 4,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 5 15 0,00 23 65 1,33 203,085 25 272 319 5345 43740
% 91

26 315 SILA      YİLMAZ 8D 5 15 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 7 13 2,67 3 17 -2,67 22 68 -0,67 202,532 26 273 320 5362 43852
% 91

27 1933 UMUT      KELEŞ 8D 3 9 0,00 2 4 0,67 2 8 -0,67 0 2 -0,67 1 1 0,67 8 24 0,00 201,471 27 274 321 5393 44117
% 92

28 486 LİFE      YILMAZ 8D 3 7 0,67 1 5 -0,67 3 7 0,67 1 6 -1,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 18 55 -0,33 199,371 28 277 324 5463 44647
% 93

29 0 GÜLSÜM    DOMAN 8D 6 14 1,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 3 17 -2,67 23 67 0,66 189,757 29 297 345 5696 46394
% 97



8D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3323 371 5937 47972

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,19 6 3 4,55 5 4 3,89 5 3 3,85 5 5 3,66 11 7 8,49 42 30 32,63 300,920

Okul Ortalaması 9 10 5,62 4 5 2,71 5 5 2,88 4 5 2,10 5 9 1,50 8 10 4,41 34 43 19,22 257,760

SINIF: 8D

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3323 371 5937 47972

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,19 6 3 4,55 5 4 3,89 5 3 3,85 5 5 3,66 11 7 8,49 42 30 32,63 300,920

Okul Ortalaması 9 10 5,62 4 5 2,71 5 5 2,88 4 5 2,10 5 9 1,50 8 10 4,41 34 43 19,22 257,760

SINIF: 8E

KATILIMLAR

1 717 TUANA     YÜKSEK 8E 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 4 8,67 18 1 17,67 74 9 71,01 417,696 1 4 8 708 4511
% 9,40

2 1566 FATMANUR  DURMUŞ 8E 13 6 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 2 5,33 4 1 3,67 17 2 16,33 57 14 52,33 356,855 2 31 42 1715 12402
% 26

3 1748 YUSUF KERİM KARAGÖZ8E 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 6 11 2,33 16 3 15,00 58 28 48,65 349,203 3 35 47 1874 13780
% 29

4 3022 ECRBİN    AY Ö 8E 10 10 6,67 5 5 3,33 9 1 8,67 7 3 6,00 2 0 2,00 15 5 13,33 48 24 40,00 314,641 4 65 86 2592 19979
% 42

5 1212 SENA      KARAMAN 8E 12 6 10,00 8 1 7,67 9 1 8,67 7 3 6,00 2 2 1,33 10 7 7,67 48 20 41,34 310,909 5 67 90 2681 20732
% 43

6 758 ELANUR    ÖZKUL 8E 12 5 10,33 1 6 -1,00 7 2 6,33 3 2 2,33 4 2 3,33 10 6 8,00 37 23 29,32 298,752 6 75 98 2951 23048
% 48

7 1826 BERAT     ŞEKER 8E 13 5 11,33 4 4 2,67 6 3 5,00 2 1 1,67 7 6 5,00 32 19 25,67 283,944 7 89 114 3267 25886
% 54

8 0 HALİL     CULHAOGLU 8E 12 8 9,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 9 10 5,67 6 14 1,33 36 53 18,33 272,451 8 105 137 3521 28125
% 59

9 1882 YASİNKEREMKARAÇOBAN8E 11 9 8,00 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 8 9 5,00 4 15 -1,00 39 47 23,34 271,050 9 107 139 3548 28376
% 59

10 738 RÜMEYSA   SÜRGÜVENÇ8E 11 9 8,00 4 6 2,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 1 4 -0,33 3 3 2,00 28 33 17,00 249,433 10 144 186 4031 32640
% 68

11 1818 TALHA 8E 7 11 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 2 1 1,67 2 0 2,00 3 4 1,67 24 26 15,34 242,997 11 153 196 4173 33957
% 71

12 3010 YUSUF    ÇAKIR 8E 8 12 4,00 6 4 4,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 33 57 14,01 242,291 12 156 199 4187 34101
% 71

13 247 FURKAN    FATSA 8E 8 7 5,67 5 4 3,67 4 6 2,00 0 3 -1,00 2 2 1,33 2 2 1,33 21 24 13,00 241,797 13 158 201 4197 34222
% 71

14 1292 MELEK     YÜKSEK 8E 6 9 3,00 2 3 1,00 4 5 2,33 2 0 2,00 1 1 0,67 7 9 4,00 22 27 13,00 238,461 14 169 213 4277 34913
% 73

15 1187 ENES      YAMAK 8E 8 11 4,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 7 2 6,33 1 3 0,00 2 2 1,33 25 31 14,66 236,269 15 174 218 4328 35373
% 74

16 114 HASAN     KU Ş* 8E 6 10 2,67 3 6 1,00 5 5 3,33 3 3 2,00 5 9 2,00 5 11 1,33 27 44 12,33 235,495 16 177 221 4344 35554
% 74

17 431 HÜMEYRA   BEDÜK 8E 11 9 8,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 12 0,00 4 15 -1,00 28 57 9,00 230,767 17 188 233 4465 36615
% 76

18 1113 VİCDANE   AŞIK 8E 6 13 1,67 3 5 1,33 2 7 -0,33 4 4 2,67 5 9 2,00 5 9 2,00 25 47 9,34 229,561 18 190 235 4490 36899
% 77

19 1343 SAMET     ÖZÇELİK 8E 5 12 1,00 5 5 3,33 1 8 -1,67 3 3 2,00 5 10 1,67 6 9 3,00 25 47 9,33 229,276 19 192 237 4502 36957
% 77

20 61 BEYTULLAH ARSLAN 8E 6 14 1,33 6 4 4,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 30 60 9,99 227,303 20 199 244 4566 37445
% 78

21 1867 RÜMEYSAA   AYĞÜN 8E 6 14 1,33 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 8 12 4,00 6 14 1,33 26 64 4,66 225,941 21 202 247 4608 37784
% 79

22 1492 SUDENUR   YELEN 8E 9 9 6,00 2 3 1,00 4 6 2,00 1 1 0,67 2 7 -0,33 3 12 -1,00 21 38 8,34 224,131 22 209 254 4659 38279
% 80

23 335 KAAN BERATÇİNAR 8E 7 13 2,67 1 9 -2,00 5 3 4,00 2 8 -0,67 3 10 -0,33 6 10 2,67 24 53 6,34 220,780 23 220 265 4744 39070
% 81

24 1199 MİRAY     BULĞA 8E 3 11 -0,67 3 6 1,00 6 3 5,00 2 4 0,67 5 9 2,00 19 33 8,00 218,107 24 233 278 4839 39787
% 83

25 1179 ELİF ECRİNDOĞAN 8E 11 8 8,33 2 3 1,00 3 7 0,67 2 6 0,00 0 9 -3,00 3 12 -1,00 21 45 6,00 216,886 25 234 279 4875 40093
% 84

26 776 ECRİN     ÇEBER 8E 7 13 2,67 2 7 -0,33 3 1 2,67 12 21 5,01 213,881 26 244 289 4977 40897
% 85

27 1464 ŞEVVAL    GÖKALP 8E 7 13 2,67 0 10 -3,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 22 67 -0,32 206,333 27 262 309 5236 42900
% 89

28 849 MUHAMET   ELSALMO 8E 2 18 -4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 24 66 2,00 204,259 28 267 314 5312 43435
% 91

29 1939 TAYYİP    ELÇİ 8E 6 11 2,33 2 6 0,00 3 6 1,00 1 6 -1,00 2 15 -3,00 2 15 -3,00 16 59 -3,67 183,318 29 307 355 5800 47051
% 98

30 1204 EYLÜL     ÖĞÜNDÜR 8E 6 14 1,33 4 6 2,00 2 18 -4,00 3 17 -2,67 15 55 -3,34 179,065 30 312 360 5853 47322
% 99



8E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3323 371 5937 47972

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,19 6 3 4,55 5 4 3,89 5 3 3,85 5 5 3,66 11 7 8,49 42 30 32,63 300,920

Okul Ortalaması 9 10 5,62 4 5 2,71 5 5 2,88 4 5 2,10 5 9 1,50 8 10 4,41 34 43 19,22 257,760

SINIF: 8E

KATILIMLAR
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8F SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3323 371 5937 47972

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,19 6 3 4,55 5 4 3,89 5 3 3,85 5 5 3,66 11 7 8,49 42 30 32,63 300,920

Okul Ortalaması 9 10 5,62 4 5 2,71 5 5 2,88 4 5 2,10 5 9 1,50 8 10 4,41 34 43 19,22 257,760

SINIF: 8F

KATILIMLAR

1 1785 ECRİN     DAMAR 8F 16 2 15,33 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 12 4 10,67 20 0 20,00 73 11 69,34 425,377 1 3 6 599 3802
% 7,93

2 1047 NURCAN    TUĞLUK 8F 16 3 15,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 3 3,00 13 3 12,00 17 3 16,00 67 15 62,00 408,731 2 6 11 842 5409
% 11

3 123 CEMRE GÜL KORKUT 8F 13 7 10,67 7 3 6,00 7 3 6,00 6 3 5,00 9 11 5,33 13 7 10,67 55 34 43,67 335,482 3 48 61 2153 16199
% 34

4 573 ZEHRA     USLU 8F 11 9 8,00 9 1 8,67 7 3 6,00 6 0 6,00 7 2 6,33 11 7 8,67 51 22 43,67 328,733 4 54 68 2267 17395
% 36

5 461 NERGİS    USTA 8F 10 10 6,67 7 3 6,00 4 6 2,00 6 4 4,67 11 9 8,00 12 8 9,33 50 40 36,67 320,884 5 62 81 2458 18822
% 39

6 1197 VELİ      KALAFAT 8F 11 6 9,00 2 4 0,67 7 2 6,33 0 5 -1,67 3 7 0,67 9 10 5,67 32 34 20,67 268,575 6 112 144 3596 28807
% 60

7 1354 YASİN     ÇINAR 8F 12 8 9,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 2 1,33 7 13 2,67 30 44 15,33 256,269 7 133 171 3884 31294
% 65

8 1405 ZEHRA D   ÇETIN 8F 8 12 4,00 2 3 1,00 4 6 2,00 1 7 -1,33 3 3 2,00 7 5 5,33 25 36 13,00 248,254 8 145 187 4062 32894
% 69

9 1070 AHSE  RANAHORASAN 8F 11 9 8,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 6 4 4,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 35 55 16,67 246,019 9 148 190 4116 33357
% 70

10 1059 GAMZE     PAMAY 8F 11 9 8,00 3 7 0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 5 15 0,00 7 13 2,67 29 61 8,68 238,305 10 170 214 4281 34948
% 73

11 1484 ÖZGE      TEMİR 8F 11 9 8,00 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 29 61 8,67 234,279 11 182 227 4378 35814
% 75

12 1907 MUSTAFA   TUTKUN 8F 9 10 5,67 1 1 0,67 6 13 1,67 16 24 8,01 229,389 12 191 236 4497 36934
% 77

13 963 ESLEM     KEMİK 8F 6 14 1,33 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 29 61 8,66 224,583 13 208 253 4644 38163
% 80

14 985 BERAT     SUNA 8F 5 15 0,00 3 7 0,67 0 9 -3,00 3 6 1,00 8 11 4,33 6 14 1,33 25 62 4,33 223,938 14 210 255 4663 38318
% 80

15 382 NİSANUR   KARSAK 8F 11 9 8,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 24 66 2,00 222,800 15 212 257 4696 38582
% 80

16 119 TANEM     GEZİCİ 8F 10 10 6,67 2 2 1,33 5 5 3,33 1 7 -1,33 2 16 -3,33 5 11 1,33 25 51 8,00 220,372 16 222 267 4761 39181
% 82

17 921 EREN YASİN ULUAD 8F 6 14 1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 6 4,00 4 16 -1,33 23 59 3,33 218,959 17 228 273 4809 39560
% 82

18 223 ŞEVVAL    ALTUN 8F 8 9 5,00 3 3 2,00 3 6 1,00 4 4 2,67 1 7 -1,33 3 12 -1,00 22 41 8,34 218,421 18 232 277 4832 39705
% 83

19 95400 AYŞENAZ   KARASAKAL8F 6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 5 14 0,33 26 63 5,00 211,716 19 249 295 5048 41448
% 86

20 2578 ECRİN     CAN 8F 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 6 11 2,33 3 17 -2,67 24 63 2,99 209,945 20 252 299 5112 41913
% 87

21 390 MEHMET     ŞEN 8F 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 14 0,33 5 15 0,00 23 66 0,99 205,744 21 264 311 5259 43062
% 90

22 1125 BERKAY    BİRİM 8F 5 15 0,00 3 7 0,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 7 13 2,67 3 16 -2,33 22 67 -0,32 203,851 22 271 318 5324 43543
% 91

23 1109 ZEHRA     BAYRAKÇI 8F 4 16 -1,33 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 24 66 2,00 199,351 23 278 325 5464 44651
% 93

24 971 YAM UR    KOÇHAN 8F 5 15 0,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 13 -0,33 5 15 0,00 22 65 0,34 198,881 24 279 326 5475 44743
% 93

25 13020 HAMDİ EFE ÖZDEMİR 8F 3 17 -2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 25 65 3,32 198,385 25 281 328 5493 44855
% 94

26 3023 MİRAÇ     GNEÇ 8F 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 7 -0,33 3 17 -2,67 7 13 2,67 21 68 -1,67 193,944 26 290 338 5608 45753
% 95

27 874 ŞAHED     ALŞUHADE 8F 5 15 0,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 17 -2,67 4 16 -1,33 17 73 -7,33 176,363 27 314 362 5874 47454
% 99

28 923 ARDAEFE   ODABAŞI 8F 3 17 -2,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 16 74 -8,68 174,152 28 317 365 5885 47536
% 99

29 1000 ABDULLAH  EREN KELEŞ8F 8 12 4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 19 -5,33 1 19 -5,33 16 74 -8,67 166,263 29 320 368 5904 47711
% 99



8F SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3323 371 5937 47972

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,19 6 3 4,55 5 4 3,89 5 3 3,85 5 5 3,66 11 7 8,49 42 30 32,63 300,920

Okul Ortalaması 9 10 5,62 4 5 2,71 5 5 2,88 4 5 2,10 5 9 1,50 8 10 4,41 34 43 19,22 257,760

SINIF: 8F

KATILIMLAR
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8G SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3323 371 5937 47972

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,19 6 3 4,55 5 4 3,89 5 3 3,85 5 5 3,66 11 7 8,49 42 30 32,63 300,920

Okul Ortalaması 9 10 5,62 4 5 2,71 5 5 2,88 4 5 2,10 5 9 1,50 8 10 4,41 34 43 19,22 257,760

SINIF: 8G

KATILIMLAR

1 1087 ELİF      CEVENBER 8G 12 4 10,67 8 2 7,33 8 1 7,67 6 0 6,00 6 2 5,33 13 4 11,67 53 13 48,67 345,803 1 39 51 1959 14377
% 30

2 1701 NADİR     KUMEKBJK 8G 12 7 9,67 9 1 8,67 6 4 4,67 0 1 -0,33 5 1 4,67 14 5 12,33 46 19 39,68 328,788 2 53 67 2264 17378
% 36

3 1097 SERCA 8G 6 13 1,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 2 1 1,67 17 2 16,33 46 25 37,67 304,991 3 72 95 2819 21850
% 46

4 682 ZEYNEP    İNANÇ 8G 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 0 9 -3,00 10 10 6,67 48 31 37,67 293,096 4 81 105 3060 24144
% 50

5 760 ASYA      AYDIN 8G 15 2 14,33 5 2 4,33 6 1 5,67 1 2 0,33 2 3 1,00 6 7 3,67 35 17 29,33 291,953 5 82 106 3091 24374
% 51

6 1713 HAYRUNNİSAAYTEKİN 8G 9 6 7,00 8 2 7,33 8 2 7,33 3 4 1,67 4 6 2,00 9 5 7,33 41 25 32,66 291,847 6 83 107 3095 24400
% 51

7 1768 YUSUFALİ  AKTÜRKBJK 8G 12 7 9,67 7 2 6,33 6 4 4,67 0 4 -1,33 11 4 9,67 36 21 29,01 290,336 7 85 109 3128 24703
% 51

8 1020 MERTCAN   DÖNMEZ 8G 11 2 10,33 1 4 -0,33 3 3 2,00 1 7 -1,33 3 9 0,00 13 6 11,00 32 31 21,67 281,847 8 91 119 3313 26286
% 55

9 1773 MUSA      AYDIN 8G 14 6 12,00 7 3 6,00 6 4 4,67 3 2 2,33 3 10 -0,33 6 10 2,67 39 35 27,34 276,844 9 97 127 3426 27271
% 57

10 1815 SAHRA     BAYRAM 8G 8 12 4,00 8 2 7,33 8 2 7,33 1 4 -0,33 4 4 2,67 9 10 5,67 38 34 26,67 274,185 10 101 131 3476 27778
% 58

11 97 İREM      KARA 8G 9 8 6,33 3 7 0,67 5 4 3,67 1 4 -0,33 11 9 8,00 29 32 18,34 259,990 11 127 164 3793 30565
% 64

12 1763 NÖHİR     YILMAZ 8G 9 9 6,00 3 7 0,67 4 6 2,00 0 2 -0,67 10 9 7,00 26 33 15,00 250,567 12 142 183 4002 32417
% 68

13 1362 KENDAL    YILDIZ 8G 9 11 5,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 4 0,67 6 8 3,33 26 44 11,34 239,726 13 166 210 4247 34626
% 72

14 2485 NİSA NUR  AYAZ 8G 9 11 5,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 8 12 4,00 5 14 0,33 28 61 7,66 238,530 14 168 212 4275 34900
% 73

15 591 SEVDE     TUĞRUL 8G 6 5 4,33 5 1 4,67 7 2 6,33 0 1 -0,33 0 2 -0,67 2 2 1,33 20 13 15,66 236,697 15 173 217 4321 35277
% 74

16 901 BELİNAY   DEMİR 8G 8 12 4,00 2 6 0,00 6 4 4,67 4 6 2,00 4 10 0,67 6 13 1,67 30 51 13,01 235,850 16 176 220 4337 35478
% 74

17 633 FEYZA     TUTUK 8G 8 8 5,33 2 4 0,67 4 6 2,00 5 13 0,67 19 31 8,67 227,420 17 196 241 4557 37413
% 78

18 1832 KÜBRANUR  DOĞRU 8G 9 7 6,67 0 1 -0,33 3 6 1,00 3 2 2,33 6 14 1,33 3 17 -2,67 24 47 8,33 227,312 18 198 243 4565 37442
% 78

19 1216 BEYZA     BAŞ 8G 3 17 -2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 10 8 7,33 28 60 7,99 222,638 19 213 258 4703 38628
% 81

20 1865 NİSA NUR  MENTEŞ 8G 6 12 2,00 2 7 -0,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 13 0,67 3 15 -2,00 23 60 3,00 207,020 20 258 305 5209 42701
% 89

21 337 İREM      KILIÇ 8G 2 12 -2,00 4 5 2,33 4 4 2,67 1 7 -1,33 1 8 -1,67 5 10 1,67 17 46 1,67 196,587 21 286 333 5538 45228
% 94

22 1007 ENES      YILDI Z 8G 6 14 1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 4 16 -1,33 22 68 -0,66 195,101 22 289 337 5585 45523
% 95

23 1896 KUZEY     TOSUNOĞLU8G 3 15 -2,00 2 8 -0,67 0 9 -3,00 1 8 -1,67 6 13 1,67 3 17 -2,67 15 70 -8,34 181,780 23 310 358 5814 47160
% 98
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8H SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3323 371 5937 47972

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,19 6 3 4,55 5 4 3,89 5 3 3,85 5 5 3,66 11 7 8,49 42 30 32,63 300,920

Okul Ortalaması 9 10 5,62 4 5 2,71 5 5 2,88 4 5 2,10 5 9 1,50 8 10 4,41 34 43 19,22 257,760

SINIF: 8H

KATILIMLAR

1 2114 ÖZGE      TAMCI 8H 14 6 12,00 7 3 6,00 8 1 7,67 9 1 8,67 9 1 8,67 18 2 17,33 65 14 60,34 390,178 1 13 19 1114 7583
% 16

2 1937 MUHAMMET  SORUKLU8H 14 6 12,00 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 16 3 15,00 64 15 58,99 379,340 2 16 23 1287 9046
% 19

3 1232 NİSANUR   MARAP 8H 12 7 9,67 9 0 9,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 0 7,00 16 2 15,33 61 12 57,00 370,106 3 20 27 1449 10364
% 22

4 1938 MUHAMMED  TEMURTAŞ8H 15 5 13,33 9 1 8,67 6 4 4,67 8 1 7,67 8 6 6,00 14 6 12,00 60 23 52,34 360,611 4 26 35 1645 11801
% 25

5 746 EREN      İNANÇ 8H 14 6 12,00 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 7 9 4,00 15 4 13,67 57 28 47,67 346,879 5 37 49 1931 14187
% 30

6 647 NEHİR     DANALIOĞLU8H 12 8 9,33 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 14 6 12,00 53 27 44,00 338,099 6 47 60 2104 15736
% 33

7 621 SÜMEYYE   BAYRAK 8H 12 8 9,33 9 1 8,67 5 5 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 12 6 10,00 51 27 42,00 330,786 7 52 65 2234 17066
% 36

8 1746 DENİZ     DUMAN 8H 12 6 10,00 9 1 8,67 6 3 5,00 10 0 10,00 2 3 1,00 14 6 12,00 53 19 46,67 327,071 8 56 71 2311 17692
% 37

9 27 GÖKÇENAZ  TOROS 8H 10 9 7,00 6 4 4,67 6 4 4,67 4 3 3,00 8 2 7,33 13 7 10,67 47 29 37,34 323,425 9 60 77 2390 18342
% 38

10 649 YAKUP     YARDIM 8H 11 8 8,33 8 2 7,33 7 3 6,00 4 1 3,67 6 4 4,67 13 7 10,67 49 25 40,67 323,376 10 61 78 2392 18348
% 38

11 1122 EN*       BUZDEMİR 8H 9 11 5,33 6 4 4,67 3 7 0,67 7 3 6,00 7 5 5,33 10 7 7,67 42 37 29,67 293,853 11 80 103 3048 23971
% 50

12 698 ESMANU R  BAĞDAŞ 8H 8 12 4,00 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 10 10 6,67 8 12 4,00 41 49 24,67 279,852 12 93 121 3351 26680
% 56

13 239 ÖZKAN     YÜKSEK 8H 9 11 5,33 8 2 7,33 6 4 4,67 6 3 5,00 4 7 1,67 9 9 6,00 42 36 30,00 279,386 13 94 122 3367 26764
% 56

14 772 HİRANUR   ÖZTÜRK 8H 7 12 3,00 4 6 2,00 5 5 3,33 5 2 4,33 6 8 3,33 11 9 8,00 38 42 23,99 273,379 14 103 134 3497 27939
% 58

15 716 EMİNE     DEMİ Cİ 8H 11 9 8,00 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 3 10 -0,33 9 11 5,33 38 45 23,00 265,957 15 120 153 3655 29327
% 61

16 1798 İBRAHİM   ANART 8H 4 14 -0,67 6 4 4,67 5 4 3,67 3 6 1,00 8 11 4,33 7 11 3,33 33 50 16,33 246,796 16 146 188 4095 33192
% 69

17 427 E Ş*F     ALKAN 8H 12 8 9,33 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 34 56 15,32 240,409 17 162 206 4233 34498
% 72

18 775 EMİNE     SEYRAN 8H 6 12 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 8 12 4,00 28 50 11,33 228,882 18 195 240 4519 37055
% 77

19 679 ZEYNEP    KORKUSUZ 8H 9 11 5,33 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 2 17 -3,67 28 61 7,66 226,226 19 201 246 4602 37709
% 79

20 180 TUĞBA     SUMELİ 8H 10 10 6,67 3 7 0,67 5 5 3,33 0 10 -3,33 6 14 1,33 3 16 -2,33 27 62 6,34 225,548 20 203 248 4617 37891
% 79

21 167 ESRA      ÇÖRDÜK 8H 7 13 2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 4 16 -1,33 27 63 6,01 222,035 21 215 260 4716 38780
% 81

22 673 ÖNDER     ÖKSÜZ 8H 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 6 1,00 6 3 5,00 2 9 -1,00 6 14 1,33 26 53 8,33 218,506 22 229 274 4825 39684
% 83

23 1408 MUSTAFA   OMAR 8H 8 12 4,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 1 19 -5,33 25 65 3,34 212,513 23 246 292 5025 41252
% 86

24 797 ZEYNEL    KOCAKAPLAN8H 3 16 -2,33 2 8 -0,67 1 8 -1,67 5 5 3,33 8 12 4,00 4 16 -1,33 23 65 1,33 206,734 24 260 307 5221 42783
% 89

25 620 ÖMER      UÇAR 8H 5 15 0,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 1 0 1,00 5 15 0,00 15 56 -3,66 197,651 25 285 332 5518 45014
% 94

26 1771 ELA NUR KIZILKAYA 8H 4 9 1,00 3 16 -2,33 4 16 -1,33 11 41 -2,66 187,432 26 301 349 5733 46649
% 97

27 62300 YUSUF     BAĞSIZ 8H 6 14 1,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 1 2 0,33 2 18 -4,00 14 59 -5,67 186,747 27 303 351 5749 46716
% 97

28 237 YAĞMUR    YILDIZ 8H 3 17 -2,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 16 74 -8,67 173,941 28 319 367 5887 47550
% 99



8H SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3323 371 5937 47972

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,19 6 3 4,55 5 4 3,89 5 3 3,85 5 5 3,66 11 7 8,49 42 30 32,63 300,920

Okul Ortalaması 9 10 5,62 4 5 2,71 5 5 2,88 4 5 2,10 5 9 1,50 8 10 4,41 34 43 19,22 257,760

SINIF: 8H

KATILIMLAR
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8İ SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3323 371 5937 47972

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,19 6 3 4,55 5 4 3,89 5 3 3,85 5 5 3,66 11 7 8,49 42 30 32,63 300,920

Okul Ortalaması 9 10 5,62 4 5 2,71 5 5 2,88 4 5 2,10 5 9 1,50 8 10 4,41 34 43 19,22 257,760

SINIF: 8İ

KATILIMLAR

1 1129 ECRİN     BESLİ 8İ 14 6 12,00 8 2 7,33 9 0 9,00 8 1 7,67 5 2 4,33 12 6 10,00 56 17 50,33 344,658 1 41 53 1982 14572
% 30

2 1193 ÖYKÜ NİSA DALBOY 8İ 13 7 10,67 6 4 4,67 10 0 10,00 8 1 7,67 6 3 5,00 12 6 10,00 55 21 48,01 339,750 2 44 57 2063 15463
% 32

3 1180 HEDİYE    BEDÜK 8İ 12 6 10,00 7 2 6,33 9 1 8,67 5 3 4,00 5 4 3,67 8 7 5,67 46 23 38,34 309,617 3 68 91 2717 20995
% 44

4 802 ECRİN     TAY 8İ 10 8 7,33 7 1 6,67 9 1 8,67 5 3 4,00 5 4 3,67 9 5 7,33 45 22 37,67 305,960 4 69 92 2801 21675
% 45

5 926 AKIN      KAMIŞ 8İ 11 5 9,33 9 1 8,67 7 1 6,67 7 0 7,00 3 3 2,00 6 8 3,33 43 18 37,00 295,452 5 77 100 3012 23669
% 49

6 866 ZEKİYE    ÇÖĞÜR 8İ 11 9 8,00 7 3 6,00 6 4 4,67 3 1 2,67 2 2 1,33 7 7 4,67 36 26 27,34 277,348 6 96 126 3413 27174
% 57

7 1764 MUHAMMET  AYDOĞAN8İ 10 6 8,00 5 3 4,00 1 0 1,00 9 7 6,67 25 16 19,67 267,515 7 114 147 3616 29020
% 60

8 1075 ASEL      YÜKSEL 8İ 11 6 9,00 5 5 3,33 5 4 3,67 3 4 1,67 8 10 4,67 32 29 22,34 266,864 8 115 148 3629 29151
% 61

9 2216 İBRAHİM   BAĞRIYANIK8İ 11 8 8,33 1 1 0,67 7 3 6,00 0 3 -1,00 8 10 4,67 2 5 0,33 29 30 19,00 266,345 9 119 152 3645 29264
% 61

10 1756 YASİN     UKAN 8İ 11 9 8,00 7 3 6,00 5 5 3,33 5 5 3,33 6 13 1,67 3 17 -2,67 37 52 19,66 250,588 10 141 182 4000 32411
% 68

11 1503 CEREN     TATAR 8İ 7 13 2,67 4 6 2,00 8 2 7,33 5 5 3,33 6 14 1,33 6 14 1,33 36 54 17,99 242,629 11 155 198 4180 34029
% 71

12 1751 KADİR     KILIÇ 8İ 7 13 2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 9 11 5,33 29 61 8,66 235,471 12 178 222 4345 35556
% 74

13 1253 ASMİN     DEMİR 8İ 7 12 3,00 7 2 6,33 3 3 2,00 1 7 -1,33 5 8 2,33 23 32 12,33 227,338 13 197 242 4563 37435
% 78

14 477 M ALPEREN GÜNGÖR 8İ 6 14 1,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 7 10 3,67 28 59 8,34 224,584 14 207 252 4643 38161
% 80

15 1067 MERYEM    TAY 8İ 6 11 2,33 1 3 0,00 7 2 6,33 4 3 3,00 0 8 -2,67 5 9 2,00 23 36 10,99 218,453 15 230 275 4830 39698
% 83

16 984 EBRAR     GÜRBÜZ 8İ 7 13 2,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 23 67 0,67 209,615 16 253 300 5124 42012
% 88

17 694 ÖMERMEHMETTURAN 8İ 6 14 1,33 4 6 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 17 -2,67 7 13 2,67 26 64 4,66 207,909 17 257 304 5185 42477
% 89

18 69000 EMİNİSMAİL BENLİ 8İ 1 19 -5,33 6 4 4,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 25 65 3,34 203,985 18 270 317 5322 43504
% 91

19 761 EFE KAAN  KAYIK 8İ 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 21 69 -2,01 198,749 19 280 327 5478 44765
% 93

20 1665 EDA       POLA 8İ 5 15 0,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 23 67 0,67 189,809 20 296 344 5694 46379
% 97

21 1114 MERYEM    ZENGİN 8İ 4 16 -1,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 1 9 -2,00 17 63 -4,00 182,421 21 308 356 5810 47118
% 98

22 706 EYÜP      KARANFİL 8İ 3 10 -0,33 1 6 -1,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 13 -1,33 3 14 -1,67 14 59 -5,67 182,048 22 309 357 5812 47139
% 98

23 1190 SENEM     TU Ç AN 8İ 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 7 -0,33 3 16 -2,33 3 16 -2,33 18 69 -4,99 179,257 23 311 359 5852 47312
% 99

24 976 DURSUNALİ AKIN 8İ 5 15 0,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 1 19 -5,33 16 74 -8,66 165,899 24 321 369 5906 47714
% 99
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8K SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3323 371 5937 47972

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,19 6 3 4,55 5 4 3,89 5 3 3,85 5 5 3,66 11 7 8,49 42 30 32,63 300,920

Okul Ortalaması 9 10 5,62 4 5 2,71 5 5 2,88 4 5 2,10 5 9 1,50 8 10 4,41 34 43 19,22 257,760

SINIF: 8K

KATILIMLAR

1 1133 DİLEK     ME DAN 8K 15 5 13,33 7 2 6,33 8 2 7,33 7 3 6,00 5 2 4,33 16 4 14,67 58 18 51,99 360,130 1 27 36 1655 11870
% 25

2 1043 YUSUF     KOÇHAN 8K 13 4 11,67 8 1 7,67 8 1 7,67 8 2 7,33 6 2 5,33 14 2 13,33 57 12 53,00 358,500 2 29 39 1689 12145
% 25

3 1381 ELA       YAĞMURKAYA 8K 16 3 15,00 8 1 7,67 7 3 6,00 3 4 1,67 2 3 1,00 17 3 16,00 53 17 47,34 348,688 3 36 48 1884 13856
% 29

4 1504 NİRA      ÖRS 8K 13 6 11,00 6 2 5,33 4 5 2,33 8 2 7,33 5 4 3,67 15 1 14,67 51 20 44,33 339,708 4 45 58 2066 15476
% 32

5 374 SUDENUR   GÜZELİŞ 8K 12 6 10,00 4 3 3,00 5 3 4,00 4 2 3,33 2 4 0,67 12 4 10,67 39 22 31,67 298,816 5 74 97 2950 23041
% 48

6 995 BARAN     TOKMAN 8K 13 5 11,33 3 4 1,67 1 6 -1,00 0 2 -0,67 3 2 2,33 6 8 3,33 26 27 16,99 268,318 6 113 145 3601 28861
% 60

7 1052 BURAK     GÖKÇE 8K 9 11 5,33 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 14 6 12,00 38 52 20,66 262,399 7 124 160 3743 30065
% 63

8 1900 SEVCAN    SOSA 8K 12 7 9,67 1 7 -1,33 5 4 3,67 0 4 -1,33 5 6 3,00 4 9 1,00 27 37 14,68 257,953 8 131 169 3836 30946
% 65

9 810 AHMET     ALŞUHADE 8K 9 11 5,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 8 12 4,00 6 14 1,33 31 59 11,32 245,919 9 149 191 4118 33384
% 70

10 1666 NURCAN    ALKIŞ 8K 9 11 5,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 7 13 2,67 7 12 3,00 30 59 10,33 243,612 10 152 194 4155 33835
% 71

11 912 YASEMİN   AYDIN 8K 10 10 6,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 9 3,00 4 14 -0,67 29 54 10,99 241,671 11 160 203 4203 34246
% 71

12 1448 HATİCEERVADÜZEN 8K 9 11 5,33 9 1 8,67 4 5 2,33 3 2 2,33 2 7 -0,33 4 13 -0,33 31 39 18,00 240,435 12 161 205 4231 34492
% 72

13 1881 RAMAZAN   TAMGAÇ 8K 3 12 -1,00 3 7 0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 2 2 1,33 11 9 8,00 25 44 10,33 235,949 13 175 219 4334 35455
% 74

14 1171 GÜLSÜM    BAĞSIZ 8K 6 11 2,33 4 5 2,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 12 2,00 7 9 4,00 26 54 7,99 233,673 14 183 228 4392 35937
% 75

15 1416 AYŞENUR   MIH 8K 8 10 4,67 2 8 -0,67 3 5 1,33 0 1 -0,33 2 14 -2,67 10 9 7,00 25 47 9,33 231,573 15 185 230 4442 36421
% 76

16 943 ALİ MERT  DEMİRTÜRK8K 7 13 2,67 4 6 2,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 5 15 0,00 8 12 4,00 27 63 6,01 224,735 16 205 250 4637 38114
% 79

17 762 EGE       KEMENT 8K 8 12 4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 7 13 2,67 2 18 -4,00 29 61 8,67 223,437 17 211 256 4676 38414
% 80

18 1054 BEDİRHAN  IŞIK 8K 10 8 7,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 5 15 0,00 2 18 -4,00 28 60 7,99 221,197 18 219 264 4735 38983
% 81

19 877 TESNİM    KALAJI 8K 7 13 2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 8 12 4,00 25 65 3,33 219,904 19 224 269 4777 39305
% 82

20 174 UMUT ARDA MEMİŞ 8K 7 11 3,33 0 8 -2,67 4 6 2,00 0 7 -2,33 3 13 -1,33 7 10 3,67 21 55 2,67 215,150 20 238 283 4942 40557
% 85

21 941 HÜSEYİN   ACAT 8K 5 15 0,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 25 65 3,33 214,868 21 239 284 4948 40632
% 85

22 1608 CEMRE     PARÇAL 8K 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 0 2 -0,67 7 13 2,67 17 45 1,99 209,509 22 254 301 5130 42044
% 88

23 1174 HAMZAEN* 8K 5 15 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 27 63 6,00 206,515 23 261 308 5228 42843
% 89

24 469 BATUHAN   GEDİK 8K 2 18 -4,00 8 2 7,33 0 10 -3,33 1 9 -2,00 3 17 -2,67 11 9 8,00 25 65 3,33 205,059 24 265 312 5283 43228
% 90

25 1037 EREN      KALAFAT 8K 7 11 3,33 1 6 -1,00 3 4 1,67 0 4 -1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 15 41 1,34 204,609 25 266 313 5298 43357
% 90

26 1326 YİĞİT ALİ KAPLAN 8K 7 13 2,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 23 67 0,68 204,073 26 268 315 5317 43481
% 91

27 163 ŞIRAT     ARICI 8K 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 5 15 0,00 21 69 -2,01 190,784 27 294 342 5675 46253
% 96

28 908 DİYAR     FİDANCI 8K 2 18 -4,00 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 0 20 -6,67 10 10 6,67 25 65 3,33 188,401 28 299 347 5718 46534
% 97

29 3025 EGEMEN    DELİCE 8K 2 18 -4,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 4 16 -1,33 19 71 -4,66 175,916 29 315 363 5877 47466
% 99

30 1926 MURAT     GÜL 8K 4 16 -1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 5 15 0,00 16 74 -8,67 173,988 30 318 366 5886 47548
% 99



8K SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3323 371 5937 47972

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,19 6 3 4,55 5 4 3,89 5 3 3,85 5 5 3,66 11 7 8,49 42 30 32,63 300,920

Okul Ortalaması 9 10 5,62 4 5 2,71 5 5 2,88 4 5 2,10 5 9 1,50 8 10 4,41 34 43 19,22 257,760

SINIF: 8K

KATILIMLAR
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8L SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3323 371 5937 47972

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,19 6 3 4,55 5 4 3,89 5 3 3,85 5 5 3,66 11 7 8,49 42 30 32,63 300,920

Okul Ortalaması 9 10 5,62 4 5 2,71 5 5 2,88 4 5 2,10 5 9 1,50 8 10 4,41 34 43 19,22 257,760

SINIF: 8L

KATILIMLAR

1 1966 ECRİNMEYRADOĞAN 8L 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 3 8,00 14 5 12,33 64 17 58,34 374,655 1 17 24 1362 9685
% 20

2 1458 TUANA     GÜNDÜZ 8L 17 2 16,33 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 3 8 0,33 17 3 16,00 58 22 50,66 354,304 2 32 44 1774 12862
% 27

3 1053 BERAT     KARAGÖZ 8L 12 8 9,33 10 0 10,00 8 2 7,33 5 5 3,33 9 6 7,00 14 6 12,00 58 27 48,99 350,069 3 34 46 1860 13627
% 28

4 111 YAĞMUR    BÖLÜK 8L 13 6 11,00 5 4 3,67 7 3 6,00 4 4 2,67 5 6 3,00 12 8 9,33 46 31 35,67 312,738 4 66 88 2636 20355
% 42

5 503 DURU      AYBİLEK 8L 12 5 10,33 7 3 6,00 7 3 6,00 5 4 3,67 2 5 0,33 12 6 10,00 45 26 36,33 305,059 5 71 94 2817 21840
% 46

6 1519 NEHİR     YİĞİT 8L 11 7 8,67 2 4 0,67 6 3 5,00 1 7 -1,33 6 3 5,00 5 10 1,67 31 34 19,68 272,065 6 106 138 3527 28199
% 59

7 1183 ESRA      KUŞBAY 8L 6 13 1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 9 8 6,33 8 11 4,33 33 52 15,66 258,559 7 130 168 3826 30824
% 64

8 1027 BERAT     BOZKIR 8L 6 14 1,33 9 1 8,67 5 5 3,33 6 4 4,67 5 14 0,33 8 11 4,33 39 49 22,66 250,610 8 140 181 3999 32408
% 68

9 791 AÇELYA    MÜRTAZA 8L 9 11 5,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 29 61 8,66 228,920 9 193 238 4515 37043
% 77

10 1103 EMİRHAN   HORASAN 8L 11 9 8,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 14 -0,67 5 15 0,00 27 61 6,66 226,972 10 200 245 4578 37531
% 78

11 1135 YUSUF     KUMEK 8L 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 6 14 1,33 27 63 5,99 224,605 11 206 251 4642 38153
% 80

12 1200 BERAT YUŞADANSIK 8L 6 14 1,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 8 12 4,00 27 63 5,99 221,471 12 217 262 4729 38923
% 81

13 1119 EGEHAN    UÇAR 8L 7 13 2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 8 12 4,00 25 65 3,33 219,904 13 224 269 4777 39305
% 82

14 15010 ZEKİMERT  ÖZDEMİR 8L 6 14 1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 28 62 7,33 219,555 14 226 271 4786 39388
% 82

15 1066 AHMETT    TEMU TA 8L 7 13 2,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 23 67 0,66 214,069 15 241 286 4973 40847
% 85

16 1217 SILA      KARATAŞ 8L 8 12 4,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 27 63 6,00 212,191 16 248 294 5035 41337
% 86

17 792 İLAYDA    VAYDOĞAN 8L 5 14 0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 23 66 1,00 200,897 17 275 322 5409 44244
% 92

18 0 BÜNYAMİN  KOÇHAN 8L 4 16 -1,33 2 7 -0,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 18 71 -5,66 189,424 18 298 346 5703 46427
% 97

19 1220 GAMZE     TOKMAK 8L 5 15 0,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 2 18 -4,00 21 69 -2,00 188,301 19 300 348 5721 46548
% 97

20 1210 ENES      KARAKAYA 8L 2 18 -4,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 19 71 -4,67 178,916 20 313 361 5858 47340
% 99

21 859 MUSTAFA   SUBHİ 8L 3 17 -2,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 5 15 0,00 18 72 -6,00 175,261 21 316 364 5883 47493
% 99
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8M SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3323 371 5937 47972

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,19 6 3 4,55 5 4 3,89 5 3 3,85 5 5 3,66 11 7 8,49 42 30 32,63 300,920

Okul Ortalaması 9 10 5,62 4 5 2,71 5 5 2,88 4 5 2,10 5 9 1,50 8 10 4,41 34 43 19,22 257,760

SINIF: 8M

KATILIMLAR

1 1755 BÜŞRA     ONĞULU 8M 14 5 12,33 10 0 10,00 8 2 7,33 7 2 6,33 6 8 3,33 15 5 13,33 60 22 52,65 353,244 1 33 45 1797 13048
% 27

2 308 ELİF NİSA BİRADLI 8M 11 8 8,33 10 0 10,00 9 0 9,00 4 0 4,00 0 1 -0,33 16 4 14,67 50 13 45,67 323,728 2 59 76 2385 18286
% 38

3 932 ECE       BAKI R 8M 14 3 13,00 2 2 1,33 6 4 4,67 3 2 2,33 1 3 0,00 9 8 6,33 35 22 27,66 287,868 3 87 111 3174 25167
% 52

4 1149 İSMAİLERENAKPOLAT 8M 14 4 12,67 5 2 4,33 5 2 4,33 0 1 -0,33 1 3 0,00 8 7 5,67 33 19 26,67 284,706 4 88 113 3249 25751
% 54

5 1088 MELEK     GÜLER 8M 10 10 6,67 6 4 4,67 7 3 6,00 1 0 1,00 1 0 1,00 11 8 8,33 36 25 27,67 281,457 5 92 120 3318 26353
% 55

6 680 GAMZE     SOLMAZ 8M 10 9 7,00 3 6 1,00 4 4 2,67 2 6 0,00 5 6 3,00 8 7 5,67 32 38 19,34 269,272 6 109 141 3576 28689
% 60

7 1062 BEYZANUR  EMEL 8M 14 6 12,00 8 2 7,33 5 5 3,33 3 3 2,00 2 13 -2,33 7 11 3,33 39 40 25,66 269,067 7 111 143 3580 28727
% 60

8 637 EYÜP      AYDEMİR 8M 12 8 9,33 5 5 3,33 6 4 4,67 1 1 0,67 1 1 0,67 5 5 3,33 30 24 22,00 266,645 8 116 149 3633 29197
% 61

9 327 ELİF      IŞIK 8M 13 7 10,67 3 6 1,00 5 5 3,33 4 1 3,67 0 4 -1,33 8 9 5,00 33 32 22,34 266,472 9 117 150 3639 29234
% 61

10 1003 HAYRUNNİSADENİZ 8M 9 9 6,00 3 6 1,00 6 4 4,67 2 4 0,67 2 11 -1,67 12 6 10,00 34 40 20,67 262,796 10 122 158 3734 29969
% 62

11 796 RUKEN     AVCİL 8M 11 9 8,00 5 5 3,33 4 6 2,00 3 0 3,00 3 17 -2,67 10 10 6,67 36 47 20,33 256,502 11 132 170 3877 31242
% 65

12 1385 SÜMEYYE   SUBAŞI 8M 9 11 5,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 7 1,67 7 13 2,67 33 48 17,00 251,252 12 138 179 3985 32300
% 67

13 1028 AHMET FURKAN UÇAR 8M 11 9 8,00 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 35 45 20,01 250,692 13 139 180 3995 32391
% 68

14 2781 SUDENUR   TURAN 8M 8 10 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 0 3,00 2 7 -0,33 9 9 6,00 30 38 17,34 250,280 14 143 184 4006 32471
% 68

15 664 MEHMET EFEYILMAZER8M 7 12 3,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 7 13 2,67 9 11 5,33 28 61 7,67 239,177 15 167 211 4259 34751
% 72

16 316 HASAN     SARIDOĞAN 8M 7 8 4,33 3 4 1,67 2 4 0,67 0 10 -3,33 8 8 5,33 3 17 -2,67 23 51 6,00 232,201 16 184 229 4431 36275
% 76

17 592 IRMAK     YEŞİLBAŞ 8M 9 11 5,33 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 4 16 -1,33 7 13 2,67 31 59 11,34 231,461 17 186 231 4446 36436
% 76

18 1093 ECRİN     BEDÜK 8M 7 13 2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 8 12 4,00 30 60 10,00 231,007 18 187 232 4459 36553
% 76

19 1711 BÜŞRA     KILIÇ 8M 7 8 4,33 0 5 -1,67 5 1 4,67 1 5 -0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 18 39 5,00 215,359 19 237 282 4934 40502
% 84

20 1004 ARDA      BAKTİMUR 8M 7 13 2,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 23 67 0,67 211,152 20 250 296 5067 41594
% 87

21 1105 MUHAMMED      TEZCAN8M 5 15 0,00 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 24 66 2,00 197,972 21 283 330 5510 44952
% 94

22 1490 İBRAHİM   KORKMAZ 8M 4 14 -0,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 4 15 -1,00 6 14 1,33 22 65 0,33 197,751 22 284 331 5516 44999
% 94

23 13 MAKSAT    MAKSUT 8M 3 17 -2,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 5 15 0,00 5 15 0,00 22 68 -0,67 192,237 23 291 339 5638 46034
% 96

24 1162 FURKAN    KAPLAN 8M 3 17 -2,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 2 18 -4,00 21 69 -2,00 191,329 24 292 340 5660 46169
% 96

25 918 FARUK     ÇALIŞ 8M 4 14 -0,67 0 8 -2,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 17 69 -6,00 185,269 25 304 352 5771 46879
% 98

26 1777 ENES TALHAÇETİN KAYA8M 0 20 -6,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 12 78 -14,00154,583 26 322 370 5913 47776
% 100

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜPENES  ADIYEKE 1078 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
196,467 300,920 1 288 336 5546 45258

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 1 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 0,00 5,62 8,19

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 -2,00 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,33 2,88 3,89

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,67 2,10 3,85

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 -1,33 1,50 3,66

Toplam: 90 18 52 0,67 1 0,67 19,23 32,63

Sözel (TÜR) bcbACbbbacdbbacBdAaD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) adbdbAbbac

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) cBadAbCBAa

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) aaadaBABcd

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) dbCcbcca*bdaBbBcBbbc

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 1 67
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EMİNKARSAK 936 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
339,676 300,920 7 46 59 2068 15481

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 24 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 9,44 5,62 8,19

Tarih 10 10 0 10,00 100 4,40 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,76 2,88 3,89

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,25 2,10 3,85

Matematik 20 6 6 4,00 20 1,42 1,50 3,66

Fen 20 14 5 12,33 62 6,85 4,41 8,49

Toplam: 90 56 24 48,00 53 31,12 19,23 32,63

Sözel (TÜR) aaDACdCDBBbADBddc CD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) BCDBCACDBA

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) DdBCADbBAd

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) bBCCcBAcDA

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) dd AbBcD cAD D  c   

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) DcD DCCaCBBcCCBcCAAa

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 2 1 67
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 0 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ALMİNA    SAVCI 654 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
275,984 300,920 12 99 129 3439 27433

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 24 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 9,44 5,62 8,19

Tarih 10 0 6 -2,00 -20 4,40 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 3,76 2,88 3,89

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,25 2,10 3,85

Matematik 20 4 5 2,33 12 1,42 1,50 3,66

Fen 20 4 12 0,00 0 6,85 4,41 8,49

Toplam: 90 36 32 25,33 28 31,12 19,23 32,63

Sözel (TÜR) DCAcBABDAABcc aCADDd

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) ca b da b 

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) C dCbACB b

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) ADcABDCCBD

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) aC a c  b  b  B   AB

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) BdAbc b c a baCcdacD

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 0 67
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEN     KARADUMAN 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
407,888 300,920 1 7 12 856 5497

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 24 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 9,44 5,62 8,19

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,40 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,76 2,88 3,89

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,25 2,10 3,85

Matematik 20 10 7 7,67 38 1,42 1,50 3,66

Fen 20 19 1 18,67 93 6,85 4,41 8,49

Toplam: 90 71 16 65,67 73 31,12 19,23 32,63

Sözel (TÜR) DCABBABDbABBDCdCADbC

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) ABDCACBDdB

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) CABaDACBBc

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) ADBABcCCBa

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) Da c dD DAcCDBBbAadB

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) BAACDdCCABBCDCCDBDAD

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 1 67
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 3 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT YASNBUDAK 1094 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
295,603 300,920 10 76 99 3010 23643

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 24 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 9,44 5,62 8,19

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,40 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 3,76 2,88 3,89

İngilizce 10 8 1 7,67 77 5,25 2,10 3,85

Matematik 20 2 7 -0,33 -2 1,42 1,50 3,66

Fen 20 11 8 8,33 42 6,85 4,41 8,49

Toplam: 90 47 26 38,33 43 31,12 19,23 32,63

Sözel (TÜR) aDDAbCC aBbdDa BBbCa

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) cCDBaACDBA

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) DBBCAD BA 

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG)  BCCaBABDA

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) ccaA    C    bcb b  

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) DbDdDbCcCBabCCccCAA 

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 0 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
CELAL KABASAKAL 2535 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
184,263 300,920 24 305 353 5785 46971

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 24 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 9,44 5,62 8,19

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 4,40 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,76 2,88 3,89

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 5,25 2,10 3,85

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 1,42 1,50 3,66

Fen 20 3 17 -2,67 -13 6,85 4,41 8,49

Toplam: 90 19 71 -4,67 -5 31,12 19,23 32,63

Sözel (TÜR) CbDAbCaDBcbAcacddcab

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) abcdabCDcb

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) bcBCAcdcba

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) adbCadbcad

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) cbacdacDbAbcdcB*dcac

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) abcBabCDdddddddcbcdd

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR    ÇAKIR 258 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
213,907 300,920 22 243 288 4976 40890

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 24 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 9,44 5,62 8,19

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 4,40 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,76 2,88 3,89

İngilizce 10 3 7 0,67 7 5,25 2,10 3,85

Matematik 20 5 13 0,67 3 1,42 1,50 3,66

Fen 20 4 15 -1,00 -5 6,85 4,41 8,49

Toplam: 90 24 63 3,00 3 31,12 19,23 32,63

Sözel (TÜR) bDcdCdCccBcADddaaACb

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) cCDabbaaad

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) bacbAbaaAa

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) DBbacBdcbc

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) a  dCBabCdcbabBbaDba

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) DdbabCdDaaacddccCdb 

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 0 67
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF      AYDIN 421 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
206,224 300,920 23 263 310 5240 42922

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 24 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 9,44 5,62 8,19

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 4,40 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 3,76 2,88 3,89

İngilizce 10 4 6 2,00 20 5,25 2,10 3,85

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 1,42 1,50 3,66

Fen 20 5 15 0,00 0 6,85 4,41 8,49

Toplam: 90 24 66 2,00 2 31,12 19,23 32,63

Sözel (TÜR) aDbdbadDBBddDcABBbCc

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) dbcBbdacdA

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) Dcdabcbadb

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) adbCaBAcDb

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) dbCAbdcabcdcBadbcadb

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) adbaDCaaCBBcdacabdca

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 2 1 67
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 3 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF      GÖZÜKIZIL 1671 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
290,015 300,920 11 86 110 3134 24755

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 24 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 9,44 5,62 8,19

Tarih 10 10 0 10,00 100 4,40 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,76 2,88 3,89

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,25 2,10 3,85

Matematik 20 5 14 0,33 2 1,42 1,50 3,66

Fen 20 5 15 0,00 0 6,85 4,41 8,49

Toplam: 90 49 40 35,67 40 31,12 19,23 32,63

Sözel (TÜR) CDDACddDaBcADaABBACD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) BCDBCACDBA

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) DdBCAaaBAd

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) cBCCaBABDA

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) acabCBdDabdaBbdbc Ca

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) DbDdbCCadaccbadbadAc

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 3 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR TAHA KARA 1107 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
358,675 300,920 5 28 38 1687 12121

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 24 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 9,44 5,62 8,19

Tarih 10 10 0 10,00 100 4,40 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,76 2,88 3,89

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,25 2,10 3,85

Matematik 20 2 1 1,67 8 1,42 1,50 3,66

Fen 20 16 3 15,00 75 6,85 4,41 8,49

Toplam: 90 60 12 56,00 62 31,12 19,23 32,63

Sözel (TÜR) DCAdBABDAABcDCCdAaDd

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) ABDCACBDCB

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) CABbDACBdD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) cDBABDCCBD

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) c  B  D             

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) BAdCDBCCABdCDCCD DAc

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 2 1 67
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 0 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP      ÖZEN 1660 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
346,341 300,920 6 38 50 1945 14281

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 24 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 9,44 5,62 8,19

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,40 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,76 2,88 3,89

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,25 2,10 3,85

Matematik 20 2 1 1,67 8 1,42 1,50 3,66

Fen 20 13 3 12,00 60 6,85 4,41 8,49

Toplam: 90 56 12 52,00 58 31,12 19,23 32,63

Sözel (TÜR) DCABB BDAcBaDCCbADDa

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) AaDCACBDCB

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) bAdaDACBBD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) ADBABDCCBD

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT)   a   D         A   

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN)  Ac  BCCABdC CCDBDcD

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN    TUĞR L 1076 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
259,175 300,920 16 128 165 3812 30697

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 24 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 9,44 5,62 8,19

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,40 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,76 2,88 3,89

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,25 2,10 3,85

Matematik 20 3 6 1,00 5 1,42 1,50 3,66

Fen 20 4 10 0,67 3 6,85 4,41 8,49

Toplam: 90 35 36 23,00 26 31,12 19,23 32,63

Sözel (TÜR) CDaA CaaaBcADB BdbaD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) aCDBaAdDBc

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) bBBaADCaAC

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) DaCCbcAaDc

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) dAC d      Dc    bba

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) bADca  ad dbdC  Ccc 

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 3 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 0 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 1 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
HİRA      BAKTİMUR 742 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
263,469 300,920 14 121 157 3717 29827

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 24 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 9,44 5,62 8,19

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,40 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,76 2,88 3,89

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,25 2,10 3,85

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 1,42 1,50 3,66

Fen 20 10 10 6,67 33 6,85 4,41 8,49

Toplam: 90 39 51 22,00 24 31,12 19,23 32,63

Sözel (TÜR) aDDdaCCDBBcbbadBBdCD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) BdDBacdcBd

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) bBBCAbaaAd

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) caCCDddBbA

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) dddcdccDdAbcBaababaD

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) bcbdadCbCBBACCBbCcAc

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
İREM MERVE AKSU 92 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
240,284 300,920 20 163 207 4234 34527

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 24 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 9,44 5,62 8,19

Tarih 10 0 10 -3,33 -33 4,40 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,76 2,88 3,89

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,25 2,10 3,85

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 1,42 1,50 3,66

Fen 20 6 14 1,33 7 6,85 4,41 8,49

Toplam: 90 33 57 14,00 16 31,12 19,23 32,63

Sözel (TÜR) DbdcBABDAbBaDCdCADDa

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) bacbdaacac

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) bAcacACBdD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) AcdAdDCCBc

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) DaadccDBccdabcaababc

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) dAACcBadABcacabacadc

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
KERİM EFE KOCABAŞ 645 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
305,248 300,920 9 70 93 2810 21800

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 24 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 9,44 5,62 8,19

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,40 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,76 2,88 3,89

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,25 2,10 3,85

Matematik 20 4 2 3,33 17 1,42 1,50 3,66

Fen 20 8 7 5,67 28 6,85 4,41 8,49

Toplam: 90 43 28 33,67 37 31,12 19,23 32,63

Sözel (TÜR) bCABBABDAcBdcCdCADDa

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) AaDCACBDdB

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) CAcdcdCdda

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) AacABcCCBc

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) b    aD  A   B   C  

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) dAcCbBbCAB b d DdD  

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ALİ  CİVRİ 951 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
333,637 300,920 8 49 62 2183 16545

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 24 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 9,44 5,62 8,19

Tarih 10 8 0 8,00 80 4,40 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,76 2,88 3,89

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,25 2,10 3,85

Matematik 20 6 8 3,33 17 1,42 1,50 3,66

Fen 20 11 7 8,67 43 6,85 4,41 8,49

Toplam: 90 54 26 45,33 50 31,12 19,23 32,63

Sözel (TÜR) DCABBABDdcBaDCdCADDa

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) ABDCACBD  

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) CABacACBBc

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) cDcABDCdBD

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) Da c dc D c D BbAadB

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) BAcb dbCbBBCDCdD DbD

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 1 67
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 0 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜSU    ARSLAN 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
403,923 300,920 2 9 15 919 5939

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 24 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 9,44 5,62 8,19

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,40 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,76 2,88 3,89

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,25 2,10 3,85

Matematik 20 10 3 9,00 45 1,42 1,50 3,66

Fen 20 18 2 17,33 87 6,85 4,41 8,49

Toplam: 90 69 14 64,33 71 31,12 19,23 32,63

Sözel (TÜR) bDaACCCDdBAdDBABBACD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) BdDBCACDBA

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) cdBCADdBAd

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) DBCCDBABDA

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) BdCAC   CAA aD  a CD

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) DADBDCCaCBBACCcDCAAB

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 3 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ    DAKAK 920 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
261,788 300,920 15 126 162 3756 30192

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 24 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 9,44 5,62 8,19

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,40 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,76 2,88 3,89

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,25 2,10 3,85

Matematik 20 1 3 0,00 0 1,42 1,50 3,66

Fen 20 12 8 9,33 47 6,85 4,41 8,49

Toplam: 90 34 40 20,67 23 31,12 19,23 32,63

Sözel (TÜR) dDabdCacBdAcccAcBAbD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) BaDcbAdbdb

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) adBCcbdBAd

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) cBCCcBAcDc

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT)         a  D  c d   

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) DbcBbdCDaBBAdCBDCcAc

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH     SEVEN 902 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
243,913 300,920 19 151 193 4150 33774

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 24 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 12 1,00 5 9,44 5,62 8,19

Tarih 10 7 2 6,33 63 4,40 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,76 2,88 3,89

İngilizce 10 5 3 4,00 40 5,25 2,10 3,85

Matematik 20 4 10 0,67 3 1,42 1,50 3,66

Fen 20 8 9 5,00 25 6,85 4,41 8,49

Toplam: 90 32 43 17,67 20 31,12 19,23 32,63

Sözel (TÜR) bCAcB BcAcada da abb

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR)  BDCAaaDCB

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) CAcdaAdddc

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) Ab dBDdCB 

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT)  Cacd Dcc b D dbd Ac

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) BccC BCdABd badDd Ab

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
SENA      ARSLANTAŞ 1211 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
370,120 300,920 4 19 26 1448 10361

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 24 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 9,44 5,62 8,19

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,40 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,76 2,88 3,89

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,25 2,10 3,85

Matematik 20 7 9 4,00 20 1,42 1,50 3,66

Fen 20 18 2 17,33 87 6,85 4,41 8,49

Toplam: 90 63 23 55,33 61 31,12 19,23 32,63

Sözel (TÜR) DCAcBABbAABcDCdCADDa

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) ABDCcCBDdB

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) CABdaACBBD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) ADBAdaCCBc

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) ba acBDBcA C cBd ddB

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) BAACDcCCABBbDCCDBDAD

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 1 67
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 3 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
SUĞRA     CİHAN 1661 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
259,013 300,920 17 129 167 3817 30735

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 24 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 9,44 5,62 8,19

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 3,76 2,88 3,89

İngilizce 10 4 3 3,00 30 5,25 2,10 3,85

Matematik 20 1 3 0,00 0 1,42 1,50 3,66

Fen 20 9 10 5,67 28 6,85 4,41 8,49

Toplam: 90 28 30 18,00 20 31,12 19,23 32,63

Sözel (TÜR) bDDACCdcdaAADBABdcac

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (DİN) DBaa  bdAb

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG)  cdCcBA  A

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT)  A d         b b    

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) D DBaCabCBadCbaadcAB

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 0 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 2 0 67
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA      ATMACA 1719 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
388,154 300,920 3 14 21 1155 7855

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 24 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 9,44 5,62 8,19

Tarih 10 10 0 10,00 100 4,40 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,76 2,88 3,89

İngilizce 10 7 2 6,33 63 5,25 2,10 3,85

Matematik 20 4 0 4,00 20 1,42 1,50 3,66

Fen 20 20 0 20,00 100 6,85 4,41 8,49

Toplam: 90 64 9 61,00 68 31,12 19,23 32,63

Sözel (TÜR) bDDACaCDBBAbDaABBACD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) BCDBCACDBA

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) DBaCADaBAd

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) DBCCaBA Dc

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT)  A      C    D    C 

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 3 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
YAHYA ASAFYALÇIN 968 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
219,426 300,920 21 227 272 4793 39420

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 24 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 9,44 5,62 8,19

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,76 2,88 3,89

İngilizce 10 3 4 1,67 17 5,25 2,10 3,85

Fen 20 4 7 1,67 8 6,85 4,41 8,49

Toplam: 90 18 30 8,00 9 31,12 19,23 32,63

Sözel (TÜR) dDDddCabadbdadAdBcaD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (DİN) DaBCADadba

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) DabdcBA   

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (FEN) bADcaCbadaB         

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 0 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 2 1 67
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
YILDIRAY  YERAL 982 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
246,122 300,920 18 147 189 4111 33327

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 24 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 9,44 5,62 8,19

Tarih 10 0 4 -1,33 -13 4,40 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 1 8 -1,67 -17 3,76 2,88 3,89

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,25 2,10 3,85

Matematik 20 1 4 -0,33 -2 1,42 1,50 3,66

Fen 20 4 13 -0,33 -2 6,85 4,41 8,49

Toplam: 90 27 37 14,67 16 31,12 19,23 32,63

Sözel (TÜR) CDaACCCbaBbADdbBB CD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) ab ab     

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) bdcC baacd

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) DBCCaBABDc

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) abbc               D

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) bAcdbCbaddcbaCcDb   

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 2 1 67
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 2 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP    ULUĞ 6 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
274,454 300,920 13 100 130 3468 27727

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 24 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 9,44 5,62 8,19

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,40 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,76 2,88 3,89

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,25 2,10 3,85

Matematik 20 4 11 0,33 2 1,42 1,50 3,66

Fen 20 7 13 2,67 13 6,85 4,41 8,49

Toplam: 90 42 42 28,00 31 31,12 19,23 32,63

Sözel (TÜR) Dbdd ABDAbBaDCdCADDa

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) ABadbCaDCB

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) CABacACBdD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) AcdAdDCCBc

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) aC db bBadb DBc b ca

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) cAdabdabccadaCCDBDbD

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 3 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA    İLBAN 903 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
333,456 300,920 14 50 63 2185 16579

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 28 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 10,43 5,62 8,19

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,06 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,14 2,88 3,89

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,49 2,10 3,85

Matematik 20 6 8 3,33 17 3,39 1,50 3,66

Fen 20 11 8 8,33 42 8,84 4,41 8,49

Toplam: 90 55 28 45,67 51 38,36 19,23 32,63

Sözel (TÜR) DCABBABDbbBcDCaCADDb

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) ABaaACBDCB

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) CAcCDAbBBD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) AacABcCCBD

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) Db BcdDaaA C  a  adB

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) BAACacCCAaBbcCaaBDb 

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 3 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ       AYKIT 1963 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
402,132 300,920 4 10 16 945 6123

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 28 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 10,43 5,62 8,19

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,06 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,14 2,88 3,89

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,49 2,10 3,85

Matematik 20 6 4 4,67 23 3,39 1,50 3,66

Fen 20 17 3 16,00 80 8,84 4,41 8,49

Toplam: 90 71 9 68,00 76 38,36 19,23 32,63

Sözel (TÜR) aDDACCCDBBAADBABBACD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) BdDBCACDBA

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) DBBCADCBAC

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) DBCCDBABDA

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) BAa     Cd   Da B aD

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) DADBDCCDbBBACCBcCAAa

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 3 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 3 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ TALHA KAHRAMAN 1402 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
212,466 300,920 25 247 293 5027 41266

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 28 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 10,43 5,62 8,19

Tarih 10 4 6 2,00 20 5,06 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 5,14 2,88 3,89

İngilizce 10 4 5 2,33 23 5,49 2,10 3,85

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 3,39 1,50 3,66

Fen 20 6 14 1,33 7 8,84 4,41 8,49

Toplam: 90 26 63 5,00 6 38,36 19,23 32,63

Sözel (TÜR) bcDACdabaBdcDBAccdac

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) dacBCAbDdc

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) baBddcbacb

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) DaCabB acA

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) BACdCcabadcbcaabcbda

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) bAbcDaCbCBabddacbcAd

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 2 1 67
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 3 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
AYBALA    UNCUOĞLU 1175 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
344,775 300,920 13 40 52 1980 14550

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 28 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 10,43 5,62 8,19

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,06 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,14 2,88 3,89

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,49 2,10 3,85

Matematik 20 5 10 1,67 8 3,39 1,50 3,66

Fen 20 15 5 13,33 67 8,84 4,41 8,49

Toplam: 90 60 25 51,67 57 38,36 19,23 32,63

Sözel (TÜR) DCAdBABDbABBcCddADDb

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) ABDCAdBDCB

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) dABabACBBD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) ADBABDCCBD

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) DabBcdDcab Ca    Ccd

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) BAcCDBCaABBbDCCDBaAc

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 3 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN     HATUN 1017 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
190,637 300,920 27 295 343 5679 46267

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 28 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 18 -4,00 -20 10,43 5,62 8,19

Tarih 10 4 6 2,00 20 5,06 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 5,14 2,88 3,89

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 5,49 2,10 3,85

Matematik 20 5 15 0,00 0 3,39 1,50 3,66

Fen 20 6 14 1,33 7 8,84 4,41 8,49

Toplam: 90 21 69 -2,00 -2 38,36 19,23 32,63

Sözel (TÜR) abcdcbabcdcBabCdcbab

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) cdcbAbcDCB

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) abcdcbaBcD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) AbcdabCdab

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) abcdcBaBcdcbaBcdcbAB

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) dcbabcdCbaBCDCbaBcbc

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY   DURSUN 16 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
262,025 300,920 20 125 161 3749 30138

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 28 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 10,43 5,62 8,19

Tarih 10 2 4 0,67 7 5,06 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 5,14 2,88 3,89

İngilizce 10 3 5 1,33 13 5,49 2,10 3,85

Matematik 20 3 5 1,33 7 3,39 1,50 3,66

Fen 20 8 8 5,33 27 8,84 4,41 8,49

Toplam: 90 30 35 18,33 20 38,36 19,23 32,63

Sözel (TÜR) bb ddABcbcBBDCaCADD 

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) dB b  Bab 

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) CAa cdCadD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) caad DC Bc

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) Dd ac DB c         d

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) dAcaDB dABddbCCD  c 

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 1 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 0 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 3 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT     MARAZ 1031 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
203,993 300,920 26 269 316 5320 43498

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 28 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 10,43 5,62 8,19

Tarih 10 2 4 0,67 7 5,06 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 5,14 2,88 3,89

İngilizce 10 4 4 2,67 27 5,49 2,10 3,85

Matematik 20 2 10 -1,33 -7 3,39 1,50 3,66

Fen 20 0 11 -3,67 -18 8,84 4,41 8,49

Toplam: 90 18 45 3,00 3 38,36 19,23 32,63

Sözel (TÜR) dDDdbdCD acbDBAB  db

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) cCcBad    

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) aa dADdabd

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) aBCacBAd  

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) ccbdbBdaCbda        

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) bcbacdacbac         

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT     ULUĞ 1056 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
316,911 300,920 16 64 85 2542 19533

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 28 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 10,43 5,62 8,19

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,06 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,14 2,88 3,89

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,49 2,10 3,85

Matematik 20 7 8 4,33 22 3,39 1,50 3,66

Fen 20 8 12 4,00 20 8,84 4,41 8,49

Toplam: 90 52 33 41,00 46 38,36 19,23 32,63

Sözel (TÜR) dDDACdCDaccbDBABBACD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) BdDBCAaDBA

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) cdBCADdBAC

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) DBCCDcABaA

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) d bd ccDC AD Dc BaaD

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) DbDacdCcbdBAdCcbacAB

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL SU  GÖKSOY 1165 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
368,225 300,920 8 22 29 1479 10633

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 28 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,43 5,62 8,19

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,06 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,14 2,88 3,89

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,49 2,10 3,85

Matematik 20 5 4 3,67 18 3,39 1,50 3,66

Fen 20 17 1 16,67 83 8,84 4,41 8,49

Toplam: 90 60 17 54,33 60 38,36 19,23 32,63

Sözel (TÜR) bDDACCCDBBcADBABBcdD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) ddDBdcCDBA

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) DdaCADbaAC

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) DBCCDBABDA

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT)   a  c DC    Dd B Cc

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) DADBDCC dBBACCB CAAB

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 3 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 0 67
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
BERİN     DURMUŞ 974 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
327,932 300,920 15 55 69 2279 17523

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 28 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 10,43 5,62 8,19

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,06 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,14 2,88 3,89

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,49 2,10 3,85

Matematik 20 8 7 5,67 28 3,39 1,50 3,66

Fen 20 10 9 7,00 35 8,84 4,41 8,49

Toplam: 90 52 32 41,33 46 38,36 19,23 32,63

Sözel (TÜR) aDDACdCDBBAbDBAcBdaD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) BaDcbACDdA

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) DBaCADbdAC

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) DBaCDBAdaA

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) B a dBaDCAdbcDa B  D

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) bAD DCacbdBAaCdbCcAB

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 1 67
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 2 1 67
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 0 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLANAZ  KÜÇÜK 1186 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
295,238 300,920 17 78 101 3019 23722

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 28 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 10,43 5,62 8,19

Tarih 10 2 3 1,00 10 5,06 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 5,14 2,88 3,89

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,49 2,10 3,85

Matematik 20 4 4 2,67 13 3,39 1,50 3,66

Fen 20 7 9 4,00 20 8,84 4,41 8,49

Toplam: 90 42 26 33,33 37 38,36 19,23 32,63

Sözel (TÜR) dDDACdCDdBbbDBABdACb

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) caD    bB 

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) DBBCA CcAC

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) cBCCDBABDc

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) c CdC   C    Dd    b

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) DAb D CbbdBba BbdbA 

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 0 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 3 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 1 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 0 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 2 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
DEMHAT    ORAL 1670 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
187,148 300,920 28 302 350 5741 46682

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 28 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 10,43 5,62 8,19

Tarih 10 3 7 0,67 7 5,06 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 5,14 2,88 3,89

İngilizce 10 4 6 2,00 20 5,49 2,10 3,85

Matematik 20 3 16 -2,33 -12 3,39 1,50 3,66

Fen 20 2 18 -4,00 -20 8,84 4,41 8,49

Toplam: 90 21 68 -1,67 -2 38,36 19,23 32,63

Sözel (TÜR) DCbdBcacdcaaDbCCbDba

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) bcaCbaBDbc

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) CcabccadBb

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) AbdAdaCdBc

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) ca cdBcaDdbCadadbacd

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) adbacBddAcadcadbcadb

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 1 67
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 3 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİNTUANACİMŞİT 1045 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
436,036 300,920 2 2 5 498 2914

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 28 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 10,43 5,62 8,19

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,06 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,14 2,88 3,89

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,49 2,10 3,85

Matematik 20 12 1 11,67 58 3,39 1,50 3,66

Fen 20 16 1 15,67 78 8,84 4,41 8,49

Toplam: 90 75 5 73,33 81 38,36 19,23 32,63

Sözel (TÜR) DCABBABDAABBDCCCADDC

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) ABDdACBDCd

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) CABCDdCBBD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) ADBABDCCBD

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT)  aDBA D  AAC   CACAB

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) BAACDBCCAB CcCCDB A 

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 3 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 2 0 67
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF      AKYOL 2508 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
242,023 300,920 23 157 200 4189 34166

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 28 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 10,43 5,62 8,19

Tarih 10 4 5 2,33 23 5,06 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,14 2,88 3,89

İngilizce 10 4 5 2,33 23 5,49 2,10 3,85

Matematik 20 6 6 4,00 20 3,39 1,50 3,66

Fen 20 4 11 0,33 2 8,84 4,41 8,49

Toplam: 90 30 44 15,33 17 38,36 19,23 32,63

Sözel (TÜR) DCbdBdaDdbBacdCadcaa

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) AdDdACac d

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) CAB abCdBD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) ADcdca CBc

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) DCa c D D A c   cdAa

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) d c DBdCbcd  a Ddadb

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 0 67
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF      MUSLU 969 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
361,703 300,920 11 25 34 1630 11622

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 28 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 10,43 5,62 8,19

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,06 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,14 2,88 3,89

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,49 2,10 3,85

Matematik 20 4 5 2,33 12 3,39 1,50 3,66

Fen 20 15 3 14,00 70 8,84 4,41 8,49

Toplam: 90 60 17 54,33 60 38,36 19,23 32,63

Sözel (TÜR) DCABBABDAcBBDCdCADDb

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) ABaCAbBDbB

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) CABdDACaBD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) ADBAcDCCBD

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) baaBdBD    C      c 

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) BAACb CCABBC CdDBDbD

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 1 67
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 0 67
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ  ÖZKAN 392 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
414,508 300,920 3 5 10 747 4823

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 28 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 10,43 5,62 8,19

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,06 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,14 2,88 3,89

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,49 2,10 3,85

Matematik 20 10 4 8,67 43 3,39 1,50 3,66

Fen 20 17 3 16,00 80 8,84 4,41 8,49

Toplam: 90 73 11 69,33 77 38,36 19,23 32,63

Sözel (TÜR) bDDACCCDBBcADBABBACD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) BCDBCACDBA

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) DBaCADbBAC

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) DBCCDBABDA

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT)  daACc DCAAD D  B Cc

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) DADBDCCaCcBACCBcCAAB

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 1 67
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 2 1 67
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR      İŞLEYEN 904 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
368,963 300,920 7 21 28 1463 10535

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 28 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 10,43 5,62 8,19

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,06 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,14 2,88 3,89

İngilizce 10 4 4 2,67 27 5,49 2,10 3,85

Matematik 20 6 4 4,67 23 3,39 1,50 3,66

Fen 20 18 2 17,33 87 8,84 4,41 8,49

Toplam: 90 60 17 54,33 60 38,36 19,23 32,63

Sözel (TÜR) aDDAaCC BBAbbBABBbCD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) BCDBCACcBA

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) DBBCADCBAd

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG)   dCccAcDA

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT)  daACcBD     DB c   

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) DADBDCCcCBBACCBcCAAB

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 1 67
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 3 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN   TAYFUR 1962 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
371,859 300,920 6 18 25 1411 10080

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 28 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,43 5,62 8,19

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,06 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,14 2,88 3,89

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,49 2,10 3,85

Matematik 20 3 3 2,00 10 3,39 1,50 3,66

Fen 20 18 2 17,33 87 8,84 4,41 8,49

Toplam: 90 63 13 58,67 65 38,36 19,23 32,63

Sözel (TÜR) bDDACCCDcBAADdABdACD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) BCDBCACDaA

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) cBBCADaBAC

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) bBCCDBABDA

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT)   a  c  C    DB c   

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) DADBDCCDCBaACCcDCAAB

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 1 67
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 3 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN    SAMSUR 1086 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
362,988 300,920 10 24 32 1586 11429

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 28 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 10,43 5,62 8,19

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,06 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,14 2,88 3,89

İngilizce 10 8 0 8,00 80 5,49 2,10 3,85

Matematik 20 6 6 4,00 20 3,39 1,50 3,66

Fen 20 16 4 14,67 73 8,84 4,41 8,49

Toplam: 90 61 17 55,33 61 38,36 19,23 32,63

Sözel (TÜR) bDDACdCDa AbDBA BACD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) BdDBCACDBA

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) DBBCdcCBAC

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) DBCC  ABDA

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) B a  a  C A dDacB aD

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) DADBDCCcbBBACCBaCAAd

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 3 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 3 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN      CİVRİ 734 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
282,723 300,920 18 90 116 3295 26131

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 28 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 7 6,67 33 10,43 5,62 8,19

Tarih 10 4 0 4,00 40 5,06 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,14 2,88 3,89

İngilizce 10 2 2 1,33 13 5,49 2,10 3,85

Matematik 20 2 7 -0,33 -2 3,39 1,50 3,66

Fen 20 13 4 11,67 58 8,84 4,41 8,49

Toplam: 90 35 24 27,00 30 38,36 19,23 32,63

Sözel (TÜR) bDDA aCDa  bDcAdd CD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) B    AC  A

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) DaBCd dcAC

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) a   b A  A

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT)   a     b c dDacd  D

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) DADBD CcbBBAbCd CAA 

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 2 0 67
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM     BAKTİMUR 1032 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
262,550 300,920 19 123 159 3738 30032

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 28 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 10,43 5,62 8,19

Tarih 10 3 5 1,33 13 5,06 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,14 2,88 3,89

İngilizce 10 4 5 2,33 23 5,49 2,10 3,85

Matematik 20 5 13 0,67 3 3,39 1,50 3,66

Fen 20 5 14 0,33 2 8,84 4,41 8,49

Toplam: 90 37 46 21,67 24 38,36 19,23 32,63

Sözel (TÜR) DaAdBbBDAcaBDCdCAaDC

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) c DddC bdB

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) CAabDAC BD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) AaBdca dBD

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) cbacddDabAACccadb  B

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) BdbCbBdaAacbcdaad cD

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 1 67
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 1 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR  YALÇIN 457 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
446,864 300,920 1 1 3 365 2117

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 28 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 10,43 5,62 8,19

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,06 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,14 2,88 3,89

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,49 2,10 3,85

Matematik 20 15 1 14,67 73 3,39 1,50 3,66

Fen 20 18 2 17,33 87 8,84 4,41 8,49

Toplam: 90 78 8 75,33 84 38,36 19,23 32,63

Sözel (TÜR) bDDACCCDBBbADBABBACD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) BCDBdACDBA

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) DBBCADCBAd

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) DBCCcBABDA

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) B aACBBDCAADBDB B  D

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) DADBDCCDCcBACCcDCAAB

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 1 67
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 2 1 67
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
RAVZA     CAN 583 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
241,679 300,920 24 159 202 4202 34245

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 28 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 10,43 5,62 8,19

Tarih 10 1 3 0,00 0 5,06 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 5,14 2,88 3,89

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 5,49 2,10 3,85

Matematik 20 5 15 0,00 0 3,39 1,50 3,66

Fen 20 8 12 4,00 20 8,84 4,41 8,49

Toplam: 90 29 54 11,00 12 38,36 19,23 32,63

Sözel (TÜR) aDDAddaccBAADcABBcbb

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) Bd  dc    

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) DB aAbdcAb

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) adCbbabdac

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) BcdACBccbdbadbacBcda

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) DcacDbdcadBACCcbdAAd

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 3 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA   YÜKLER 860 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
400,879 300,920 5 11 17 956 6261

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 28 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,43 5,62 8,19

Tarih 10 9 0 9,00 90 5,06 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,14 2,88 3,89

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,49 2,10 3,85

Matematik 20 12 1 11,67 58 3,39 1,50 3,66

Fen 20 14 4 12,67 63 8,84 4,41 8,49

Toplam: 90 67 12 63,00 70 38,36 19,23 32,63

Sözel (TÜR) DCAcBABDAABaDCdCADDb

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) ABDCACBD B

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) Cb aDACaBD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) ADBABDCCBD

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) DC B  D  AACDB CAaA 

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) aAACcBCaAB b CCDBDAD

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 1 67
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 2 0 67
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA     ŞENER 1142 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
244,575 300,920 21 150 192 4135 33635

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 28 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 10,43 5,62 8,19

Tarih 10 4 6 2,00 20 5,06 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,14 2,88 3,89

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,49 2,10 3,85

Matematik 20 3 1 2,67 13 3,39 1,50 3,66

Fen 20 6 14 1,33 7 8,84 4,41 8,49

Toplam: 90 31 43 16,67 19 38,36 19,23 32,63

Sözel (TÜR) aaccdbBcAdcBDbCdAcDd

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) AdbdcaBDdB

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) dAdbDACdcD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) cacABcCCBD

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT)  a    D         A  B

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) ddcbcBaCbcaCDCaDdacc

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİTCAN  YİĞİT 1123 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
357,402 300,920 12 30 41 1703 12306

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 28 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 10,43 5,62 8,19

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,06 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,14 2,88 3,89

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,49 2,10 3,85

Matematik 20 6 9 3,00 15 3,39 1,50 3,66

Fen 20 16 2 15,33 77 8,84 4,41 8,49

Toplam: 90 60 23 52,33 58 38,36 19,23 32,63

Sözel (TÜR) DCAcBABDbbBaDCCCADDa

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) ABDaACBDdB

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) bbBabACBBD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) ADBABDCCBb

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) DbaBdaDa  AC  adba B

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) BAA DBCC BBbaCCDBDAD

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 3 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMREÖZKAN 1095 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
242,708 300,920 22 154 197 4178 34021

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 28 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 10,43 5,62 8,19

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 5,06 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,14 2,88 3,89

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 5,49 2,10 3,85

Matematik 20 5 15 0,00 0 3,39 1,50 3,66

Fen 20 6 14 1,33 7 8,84 4,41 8,49

Toplam: 90 31 59 11,33 13 38,36 19,23 32,63

Sözel (TÜR) cbAdBABDbcBacCCCADDb

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) AcbCdaabbd

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) bAddDbCaBD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) cbadBaddab

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) bCbcdcaBDcAbbdcdAbdc

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) BAcCDdbbbdabDabDcbcb

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZDANACI 1035 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
363,400 300,920 9 23 31 1576 11370

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 28 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 10,43 5,62 8,19

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,06 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,14 2,88 3,89

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,49 2,10 3,85

Matematik 20 6 9 3,00 15 3,39 1,50 3,66

Fen 20 19 1 18,67 93 8,84 4,41 8,49

Toplam: 90 64 21 57,00 63 38,36 19,23 32,63

Sözel (TÜR) DCAdBbBbAbBaDCdCdDDa

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) ABDCACBDCB

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) CABdDACBBD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) ADcABDCCBb

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) Da c aDBbd C ddC adB

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) BAACDBCCABBCaCCDBDAD

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 1 67
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 3 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
A*EM      YILMAZ 693 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
230,645 300,920 11 189 234 4468 36655

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 2,83 5,62 8,19

Tarih 10 3 7 0,67 7 1,87 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,24 2,88 3,89

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,24 2,10 3,85

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,06 1,50 3,66

Fen 20 5 15 0,00 0 2,62 4,41 8,49

Toplam: 90 29 61 8,67 10 10,87 19,23 32,63

Sözel (TÜR) dDDbdbCaBaAcDBAcBcdc

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) BCacbAbcdc

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) bdcCAbdddC

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) babCDcddDb

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) BcCcaBcabAdbcaBdcDba

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) DcadbddcbaBcdbBaCdcB

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ABDURRAHMAN ACAR 1391 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
198,092 300,920 26 282 329 5509 44931

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 2,83 5,62 8,19

Tarih 10 3 7 0,67 7 1,87 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,24 2,88 3,89

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,24 2,10 3,85

Matematik 20 7 13 2,67 13 1,06 1,50 3,66

Fen 20 3 17 -2,67 -13 2,62 4,41 8,49

Toplam: 90 23 67 0,67 1 10,87 19,23 32,63

Sözel (TÜR) baDdabbcdacbaBdcaAdc

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) adbBCdacBd

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) DacbADdabd

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) DabCaddBbA

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) cAdbaBaDCdAbBadcdbaD

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) bdcabdabacdbCadcdAbB

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET     ALPAĞUT 80 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
214,051 300,920 20 242 287 4975 40853

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 2,83 5,62 8,19

Tarih 10 9 1 8,67 87 1,87 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,24 2,88 3,89

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,24 2,10 3,85

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 1,06 1,50 3,66

Fen 20 4 16 -1,33 -7 2,62 4,41 8,49

Toplam: 90 29 61 8,67 10 10,87 19,23 32,63

Sözel (TÜR) aDDdbddcBccAcaAaBbCc

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) BCDBCAbDBA

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) bacCbbaBAa

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) DababaccaA

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) cbabCccbbdbaabBdcDaD

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) DbDcbCbabcabdbaadcAd

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 3 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT     YÜKSEK 1466 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
196,491 300,920 27 287 335 5545 45255

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 2,83 5,62 8,19

Tarih 10 5 5 3,33 33 1,87 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 1 2 0,33 3 1,24 2,88 3,89

Matematik 20 2 15 -3,00 -15 1,06 1,50 3,66

Fen 20 6 14 1,33 7 2,62 4,41 8,49

Toplam: 90 19 51 2,00 2 10,87 19,23 32,63

Sözel (TÜR) DCbaaAaccdaBcCdabbbd

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) ABbbAbcDCa

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) Cbc       

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sayısal (MAT) cbaacBaacbbdaBcdb   

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) ddcbcBaddBBaDCCacaba

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 0 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 0 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 2 1 67
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRANUR  SARI 749 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
218,425 300,920 18 231 276 4831 39704

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 18 -4,00 -20 2,83 5,62 8,19

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 1,87 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,24 2,88 3,89

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,24 2,10 3,85

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,06 1,50 3,66

Fen 20 10 10 6,67 33 2,62 4,41 8,49

Toplam: 90 27 63 6,00 7 10,87 19,23 32,63

Sözel (TÜR) abbcdadbcBAccdbcabaa

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) aaaaaAaaaA

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) DcBabcdcba

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) aBCdcBABcd

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) aAaAaBBbbbcccccddDdD

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) DdDdDCCcCcBbbbBaaAAa

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 3 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
CUMALİ    TUĞLUK 1306 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
206,812 300,920 24 259 306 5216 42760

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 2,83 5,62 8,19

Tarih 10 3 7 0,67 7 1,87 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 1,24 2,88 3,89

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,24 2,10 3,85

Matematik 20 8 11 4,33 22 1,06 1,50 3,66

Fen 20 4 16 -1,33 -7 2,62 4,41 8,49

Toplam: 90 23 66 1,00 1 10,87 19,23 32,63

Sözel (TÜR) adbdabacdAacbdaCbDca

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) dabCAdcDba

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) dAcdadbdaa

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) daBABcdaBc

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) baDcAdacDAbCaBaC bAd

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) BdbbaadabcaacbaaBbAD

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
DAVUT     ÖZDEMİR 192 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
228,884 300,920 12 194 239 4518 37054

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 2,83 5,62 8,19

Tarih 10 4 6 2,00 20 1,87 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 1,24 2,88 3,89

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,24 2,10 3,85

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 1,06 1,50 3,66

Fen 20 8 12 4,00 20 2,62 4,41 8,49

Toplam: 90 29 61 8,67 10 10,87 19,23 32,63

Sözel (TÜR) DbAcBABbAbacDaCCdDaa

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) ABaCAdcbad

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) bbaCbdbaac

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) AbcdBDabdc

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) bdbcbcbaDbbbbacCcbdB

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) abcbacdCABBdcdCDcbAD

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 3 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 3 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN     ASLANHAN 618 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
214,682 300,920 19 240 285 4955 40691

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 14 0,33 2 2,83 5,62 8,19

Tarih 10 4 6 2,00 20 1,87 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 1,24 2,88 3,89

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 1,24 2,10 3,85

Matematik 20 3 9 0,00 0 1,06 1,50 3,66

Fen 20 4 13 -0,33 -2 2,62 4,41 8,49

Toplam: 90 25 49 8,67 10 10,87 19,23 32,63

Sözel (TÜR) bb cBbBabAaaDddadDcd

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) ABaCddaadB

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) CABdcACBBD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG)  ccA  bbd 

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) D b cdD bA d ca c  d

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) BdcdbdCCbBdabd  c bb

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 1 67
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 1 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM     ÇEBER 667 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
208,129 300,920 23 256 303 5175 42413

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 2,83 5,62 8,19

Tarih 10 0 10 -3,33 -33 1,87 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,24 2,88 3,89

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,24 2,10 3,85

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,06 1,50 3,66

Fen 20 4 16 -1,33 -7 2,62 4,41 8,49

Toplam: 90 23 67 0,67 1 10,87 19,23 32,63

Sözel (TÜR) bCdBBdaDbAcaaCbbdccC

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) bdabdacbda

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) dAdbcbbaaD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) AccbdaCCBa

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) aCbadBccDAcbcddaACcd

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) cbdaccbdbaBdaCbaaDAc

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 2 1 67
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 3 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF      KILAVU 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,214 300,920 17 223 268 4765 39217

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 2,83 5,62 8,19

Tarih 10 8 2 7,33 73 1,87 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,24 2,88 3,89

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,24 2,10 3,85

Matematik 20 6 13 1,67 8 1,06 1,50 3,66

Fen 20 4 9 1,00 5 2,62 4,41 8,49

Toplam: 90 29 53 11,33 13 10,87 19,23 32,63

Sözel (TÜR) baccabdabbacDCbabcDb

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) bBDCACBDdB

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) CAcabdbadb

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) cDaABbCCBc

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) DbacAaDcDAcbc adbCda

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) acbacdbCAdBCc       

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 0 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 3 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA      TUĞRUL 128 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
208,477 300,920 22 255 302 5164 42321

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 2,83 5,62 8,19

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 1,87 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,24 2,88 3,89

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,24 2,10 3,85

Matematik 20 4 9 1,00 5 1,06 1,50 3,66

Fen 20 4 13 -0,33 -2 2,62 4,41 8,49

Toplam: 90 23 57 4,00 4 10,87 19,23 32,63

Sözel (TÜR) baccabcDbdBcaCbCbDbb

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) bcDdcbBcad

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) bAdbbdbcBa

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) cDdABbCCBc

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) bCbcdB  c b  cBCc  c

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) abcdaB C a bcdbaBcAb

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 1 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 3 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN    AVŞAR 735 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
212,573 300,920 21 245 291 5023 41237

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 2,83 5,62 8,19

Tarih 10 0 10 -3,33 -33 1,87 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,24 2,88 3,89

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,24 2,10 3,85

Matematik 20 9 11 5,33 27 1,06 1,50 3,66

Fen 20 4 16 -1,33 -7 2,62 4,41 8,49

Toplam: 90 23 67 0,67 1 10,87 19,23 32,63

Sözel (TÜR) aCdaBcdcddaBcdaCdaca

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) cdabdaccad

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) dAcbDACcda

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) cadAcDaadc

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) cCDBAcDacAdbacadAdAB

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) cdcdadaCcdaCDaCcdabc

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
HİRA      YILMAZ 552 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
237,763 300,920 8 171 215 4292 35052

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 2,83 5,62 8,19

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 1,87 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,24 2,88 3,89

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,24 2,10 3,85

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,06 1,50 3,66

Fen 20 8 12 4,00 20 2,62 4,41 8,49

Toplam: 90 30 60 10,00 11 10,87 19,23 32,63

Sözel (TÜR) DCABBABbbbdacbdacbDa

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) cdcbAbdDac

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) aAadbcadBc

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) cDBcaDCdca

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) cbDcdBacDAbdacBdbCdd

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) BAcCccdCbBdCbCdadaAb

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM   KURTOĞLU 669 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
255,170 300,920 7 135 174 3904 31503

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 3 4,00 20 2,83 5,62 8,19

Tarih 10 3 0 3,00 30 1,87 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 4 2 3,33 33 1,24 2,88 3,89

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,06 1,50 3,66

Fen 20 8 6 6,00 30 2,62 4,41 8,49

Toplam: 90 26 25 17,67 20 10,87 19,23 32,63

Sözel (TÜR)  D     Dd  A Bd c  D

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR)     C CD  

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN)    a DdBAC

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sayısal (MAT) BcbAddBcadbDcaacdbCD

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) bbDcD CbC  ACC   cAd

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 0 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 0 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 1 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 0 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 2 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
İPEKNUR   YAVRU 617 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
183,635 300,920 29 306 354 5796 47022

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 2,83 5,62 8,19

Tarih 10 3 7 0,67 7 1,87 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,24 2,88 3,89

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,24 2,10 3,85

Matematik 20 5 15 0,00 0 1,06 1,50 3,66

Fen 20 4 16 -1,33 -7 2,62 4,41 8,49

Toplam: 90 19 71 -4,67 -5 10,87 19,23 32,63

Sözel (TÜR) aCddBdabcdcdcabdcacC

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) caDdAbBabd

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) bbaCbdbBda

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) dacbBaddBc

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) baaBdacdbcACDBcabadc

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) BAcdacabAcddaCbbdacc

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
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İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
İREMNUR   KÖRÜKÇÜ 1854 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 90 0 0 0,00 0 10,87 19,23 32,63

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 0 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 0 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 0 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 0 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
İREMSU    ALİŞAN 1853 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
343,413 300,920 2 42 54 2006 14786

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 2,83 5,62 8,19

Tarih 10 6 3 5,00 50 1,87 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 1,24 2,88 3,89

İngilizce 10 4 3 3,00 30 1,24 2,10 3,85

Matematik 20 6 5 4,33 22 1,06 1,50 3,66

Fen 20 15 4 13,67 68 2,62 4,41 8,49

Toplam: 90 52 23 44,33 49 10,87 19,23 32,63

Sözel (TÜR) CDDACd cBBAbDBABBbbD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) BdDBa dDBA

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) DBBCAadBAb

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG)   CCccA aA

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) BdCcC a C A da  B   

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) DAaBDCCcdBBACC bCAAB

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 3 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 1 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ     AYDENİZ 709 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
222,511 300,920 13 214 259 4707 38663

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 8 -0,67 -3 2,83 5,62 8,19

Tarih 10 3 3 2,00 20 1,87 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 1 2 0,33 3 1,24 2,88 3,89

İngilizce 10 1 2 0,33 3 1,24 2,10 3,85

Matematik 20 2 7 -0,33 -2 1,06 1,50 3,66

Fen 20 7 3 6,00 30 2,62 4,41 8,49

Toplam: 90 16 25 7,67 9 10,87 19,23 32,63

Sözel (TÜR) dD  a ba  cb  b B  a

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) B DB  dba 

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) c      dA 

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG)       da A

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) cACc  dc   ad a     

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN)  b  a  cC BA C  CAA 

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 0 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 0 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 0 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED  KAPLAN 639 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
191,280 300,920 28 293 341 5662 46178

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 2,83 5,62 8,19

Tarih 10 3 7 0,67 7 1,87 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,24 2,88 3,89

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,24 2,10 3,85

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 1,06 1,50 3,66

Fen 20 5 15 0,00 0 2,62 4,41 8,49

Toplam: 90 22 68 -0,67 -1 10,87 19,23 32,63

Sözel (TÜR) bacdbCCaBdcdaccdcbaD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) BacdbACadd

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) caBddaCdba

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) DaCCbcAdab

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) acbdCBabCdccdaBcdcba

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) abcdcbabCdcbabcDCbAB

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
NESİM     ABU AK 281 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
380,967 300,920 1 15 22 1265 8813

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 2,83 5,62 8,19

Tarih 10 8 2 7,33 73 1,87 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 1,24 2,88 3,89

İngilizce 10 3 1 2,67 27 1,24 2,10 3,85

Matematik 20 6 4 4,67 23 1,06 1,50 3,66

Fen 20 18 2 17,33 87 2,62 4,41 8,49

Toplam: 90 61 13 56,67 63 10,87 19,23 32,63

Sözel (TÜR) DbABBABbAABBaCCCADDC

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) ABDCAaBDdB

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) CABCaACBBD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) A  A  Cd  

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT)   bB dD  A C d  Ad B

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) BAACDBCaABBCaCCDBDAD

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 3 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 3 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR   CENGİZ 710 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
255,345 300,920 6 134 173 3902 31471

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 2,83 5,62 8,19

Tarih 10 5 5 3,33 33 1,87 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,24 2,88 3,89

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,24 2,10 3,85

Matematik 20 9 11 5,33 27 1,06 1,50 3,66

Fen 20 8 12 4,00 20 2,62 4,41 8,49

Toplam: 90 33 57 14,00 16 10,87 19,23 32,63

Sözel (TÜR) dccbaaCbdacADBcBdAbD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) BdDBbAdaaA

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) cBcddbaBAd

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) bcCdacbdbd

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) dACcdBabdAbDccBAdbCD

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) aADcDdCbbacdCCBbadAd

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 3 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUKCAN 729 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
276,237 300,920 4 98 128 3436 27382

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 4 7,67 38 2,83 5,62 8,19

Tarih 10 8 1 7,67 77 1,87 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 1,24 2,88 3,89

İngilizce 10 3 5 1,33 13 1,24 2,10 3,85

Matematik 20 4 8 1,33 7 1,06 1,50 3,66

Fen 20 7 8 4,33 22 2,62 4,41 8,49

Toplam: 90 37 29 27,33 30 10,87 19,23 32,63

Sözel (TÜR) DC BB aa caB C C DD 

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) ABDCAdBDC 

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) dABa ACBdD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) d aAcaC cD

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT)   bdcdD bA aDc   a B

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) BAc b CdAa bD dDd Ab

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 1 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 0 67
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
RAVZANUR  SAGİN 789 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
234,971 300,920 10 180 225 4356 35651

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 2,83 5,62 8,19

Tarih 10 4 6 2,00 20 1,87 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,24 2,88 3,89

Matematik 20 4 6 2,00 10 1,06 1,50 3,66

Fen 20 6 14 1,33 7 2,62 4,41 8,49

Toplam: 90 25 45 10,00 11 10,87 19,23 32,63

Sözel (TÜR) bCcdBbBaAcaBcaCabDDb

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) dBaacdBDCa

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) acBabdbBcD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sayısal (MAT) aCbdAccBDc          

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) ddAaadCCdcabDbaDcabD

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET     TOKTAŞ 707 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
222,000 300,920 14 216 261 4719 38793

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 2,83 5,62 8,19

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 1,87 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 1,24 2,88 3,89

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,24 2,10 3,85

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 1,06 1,50 3,66

Fen 20 4 16 -1,33 -7 2,62 4,41 8,49

Toplam: 90 29 61 8,67 10 10,87 19,23 32,63

Sözel (TÜR) DCABBAcbbAccDdaCdbDd

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) cacadbBcda

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) CAaCaAbBBD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) badcBaCdBa

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) cbDddaDBcbcdaacbdbAc

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) BdcCadbbcdBdbaacBcda

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 3 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
TÜLİNN    AYDIN 538 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
221,277 300,920 15 218 263 4732 38968

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 2,83 5,62 8,19

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 1,87 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,24 2,88 3,89

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,24 2,10 3,85

Matematik 20 5 15 0,00 0 1,06 1,50 3,66

Fen 20 5 15 0,00 0 2,62 4,41 8,49

Toplam: 90 27 63 6,00 7 10,87 19,23 32,63

Sözel (TÜR) dcbAbCdcBacAcBABaAdD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) abcdCbabcd

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) DcBabcdcba

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) aBCdcBABcd

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) dcbAbcdcbAbcdcBABcdc

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) abcdcbabCdcbabcDCbAB

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT      ÇAĞATAY 85 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
290,878 300,920 3 84 108 3115 24595

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 5 9,33 47 2,83 5,62 8,19

Tarih 10 5 1 4,67 47 1,87 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 2 1 1,67 17 1,24 2,88 3,89

İngilizce 10 4 0 4,00 40 1,24 2,10 3,85

Matematik 20 3 5 1,33 7 1,06 1,50 3,66

Fen 20 10 5 8,33 42 2,62 4,41 8,49

Toplam: 90 35 17 29,33 33 10,87 19,23 32,63

Sözel (TÜR)  b BBA  bABBcCdCADDb

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) ABDd   D B

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) bAB       

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) A  A  CC  

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT)       ad A C a Cc d 

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN)  Ab   CCcBBdcC DBaAD

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 0 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 0 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 2 0 67
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 1 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMURNUR YAVRU 638 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
235,288 300,920 9 179 223 4348 35582

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 2,83 5,62 8,19

Tarih 10 4 6 2,00 20 1,87 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,24 2,88 3,89

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,24 2,10 3,85

Matematik 20 7 13 2,67 13 1,06 1,50 3,66

Fen 20 5 15 0,00 0 2,62 4,41 8,49

Toplam: 90 29 61 8,67 10 10,87 19,23 32,63

Sözel (TÜR) DdAaBABcAcaacddCAcDa

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) AdbbcadDCB

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) adaaabdcBD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) cbcAdDbdab

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) DabBcdaBaccdaBdCAbcB

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) BcbaacbddBBCaCdacbca

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF     BÜK 1683 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
199,671 300,920 25 276 323 5455 44565

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 2,83 5,62 8,19

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 1,87 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 1,24 2,88 3,89

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,24 2,10 3,85

Matematik 20 5 15 0,00 0 1,06 1,50 3,66

Fen 20 5 15 0,00 0 2,62 4,41 8,49

Toplam: 90 21 69 -2,00 -2 10,87 19,23 32,63

Sözel (TÜR) CDabCbdacabdcabBdAbD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) dacBadCbad

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) bdcaAbdddb

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) DabCadbcad

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) cdabCdBcbcdbacBdBcaD

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) acDdbadcdBacCdBaCdba

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA     AKSOY 1507 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,692 300,920 16 221 266 4749 39092

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 9 1,00 5 2,83 5,62 8,19

Tarih 10 2 3 1,00 10 1,87 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 2 5 0,33 3 1,24 2,88 3,89

İngilizce 10 0 3 -1,00 -10 1,24 2,10 3,85

Matematik 20 2 3 1,00 5 1,06 1,50 3,66

Fen 20 6 9 3,00 15 2,62 4,41 8,49

Toplam: 90 16 32 5,33 6 10,87 19,23 32,63

Sözel (TÜR) bdc Bb b AB   d caDd

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) Aa  A   dc

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN)  da c aaBD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG)  a  a   c 

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT)       ad  A   a  C  

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) cdcCc  Cca dcC DaDA 

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 0 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 0 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 1 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP    ALIŞ 11 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
266,390 300,920 5 118 151 3643 29252

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 2,83 5,62 8,19

Tarih 10 6 4 4,67 47 1,87 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 1,24 2,88 3,89

İngilizce 10 6 3 5,00 50 1,24 2,10 3,85

Matematik 20 2 14 -2,67 -13 1,06 1,50 3,66

Fen 20 11 6 9,00 45 2,62 4,41 8,49

Toplam: 90 40 40 26,67 30 10,87 19,23 32,63

Sözel (TÜR) bDDACdCcaBcbbB cdAaD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) BdDBbcaDBA

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) DdBCA dBAa

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) cBCCcaA DA

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT)  dacC abC b daadcadc

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) DAa DC bddBACCc CbAB

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 2 1 67
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 0 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
AHMED ENSABAHAR 319 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
407,006 300,920 1 8 13 870 5599

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 29 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 6,06 5,62 8,19

Tarih 10 10 0 10,00 100 2,63 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 3,17 2,88 3,89

İngilizce 10 8 1 7,67 77 1,87 2,10 3,85

Matematik 20 11 1 10,67 53 2,17 1,50 3,66

Fen 20 17 3 16,00 80 5,23 4,41 8,49

Toplam: 90 70 9 67,00 74 21,14 19,23 32,63

Sözel (TÜR) DCABB BbAcB cCCCADDd

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) ABDCACBDCB

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) CABCDACBBD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) AD ABDCCBa

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) DCaB  D DAAC B    AB

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) BAACDBCCABcCaCCDdDAD

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 3 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 2 1 67
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİSEMNUR  YILMAZ 764 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
324,494 300,920 5 57 74 2367 18158

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 29 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 6,06 5,62 8,19

Tarih 10 0 1 -0,33 -3 2,63 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 3,17 2,88 3,89

İngilizce 10 6 1 5,67 57 1,87 2,10 3,85

Matematik 20 6 4 4,67 23 2,17 1,50 3,66

Fen 20 13 5 11,33 57 5,23 4,41 8,49

Toplam: 90 43 18 37,00 41 21,14 19,23 32,63

Sözel (TÜR) DCABB BDAdB cCaCdDDb

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) b         

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) dAc D C BD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) ADcAB CC  

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) Ddba  D   AC B    Aa

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) BAcC cCCABca CCDBcAD

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 0 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 1 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 2 1 67
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 0 67
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR     TOLU 494 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
239,759 300,920 18 165 209 4246 34617

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 29 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 11 3,33 17 6,06 5,62 8,19

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,63 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,17 2,88 3,89

İngilizce 10 2 2 1,33 13 1,87 2,10 3,85

Matematik 20 0 1 -0,33 -2 2,17 1,50 3,66

Fen 20 5 10 1,67 8 5,23 4,41 8,49

Toplam: 90 28 30 18,00 20 21,14 19,23 32,63

Sözel (TÜR) aDDAadda  dbcBcBBbCb

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) BdDBdcdaBA

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) DBBCAcCBAC

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG)   dC  d  A

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT)           b         

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) bda D   b BbdCccabAB

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 3 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 0 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SU   TAŞAR 578 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
216,054 300,920 22 235 280 4910 40314

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 29 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 10 3,67 18 6,06 5,62 8,19

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,63 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 0 10 -3,33 -33 3,17 2,88 3,89

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,87 2,10 3,85

Matematik 20 6 14 1,33 7 2,17 1,50 3,66

Fen 20 6 14 1,33 7 5,23 4,41 8,49

Toplam: 90 22 65 0,33 0 21,14 19,23 32,63

Sözel (TÜR)  C BBdBcAcdda dCbbDa

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) ccbCAdaadc

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) acaabdbaab

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) daccabddBa

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) cacabdaaDdcaDcBdACAa

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) cbdbDdabcaabDCaDBabD

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM    DOMAN 0 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
189,757 300,920 29 297 345 5696 46394

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 29 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 6,06 5,62 8,19

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,63 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,17 2,88 3,89

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,87 2,10 3,85

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 2,17 1,50 3,66

Fen 20 3 17 -2,67 -13 5,23 4,41 8,49

Toplam: 90 23 67 0,67 1 21,14 19,23 32,63

Sözel (TÜR) dDaACbdcBccbDdcaBcda

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) abDaacbDdc

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) cBcCADdaAC

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) aabdcBbdDA

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) abbdCcabCAbbcaadccbc

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) ccbabddcaBBcabdaacbB

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 1 67
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM    SUMELİ 154 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
324,115 300,920 6 58 75 2377 18217

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 29 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 6,06 5,62 8,19

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 3,17 2,88 3,89

İngilizce 10 5 1 4,67 47 1,87 2,10 3,85

Matematik 20 4 5 2,33 12 2,17 1,50 3,66

Fen 20 12 7 9,67 48 5,23 4,41 8,49

Toplam: 90 43 18 37,00 41 21,14 19,23 32,63

Sözel (TÜR) bDDdCCCDBBAADBABBbCD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (DİN) DB C D cAd

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG)    C BAcDA

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) a     B CAd     abdD

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) DAcdDCC bcBACdcDCcAB

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 0 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 1 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 2 1 67
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 0 67
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
İREM      YILMAZ 643 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
342,911 300,920 3 43 55 2016 14880

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 29 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 6,06 5,62 8,19

Tarih 10 8 1 7,67 77 2,63 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,17 2,88 3,89

İngilizce 10 9 1 8,67 87 1,87 2,10 3,85

Matematik 20 3 3 2,00 10 2,17 1,50 3,66

Fen 20 13 3 12,00 60 5,23 4,41 8,49

Toplam: 90 55 16 49,67 55 21,14 19,23 32,63

Sözel (TÜR) aDaACCCDaBbbDBABBACD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) BCDB AaDBA

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) DdaCADCBAd

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) DBCCcBABDA

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT)   b     CcA  D  a   

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) DADBD Cc  B CCBcCAAd

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 0 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK AYŞEAKKUŞ 1863 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
294,274 300,920 9 79 102 3038 23903

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 29 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 10 3,67 18 6,06 5,62 8,19

Tarih 10 3 5 1,33 13 2,63 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 3,17 2,88 3,89

İngilizce 10 7 1 6,67 67 1,87 2,10 3,85

Matematik 20 7 5 5,33 27 2,17 1,50 3,66

Fen 20 11 5 9,33 47 5,23 4,41 8,49

Toplam: 90 40 29 30,33 34 21,14 19,23 32,63

Sözel (TÜR)  bDbaaacdBAbDBc B aD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) adD acaD A

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) bdBC D BAd

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) DBCCc A DA

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) aA    B CAdb D  abCD

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) DAcBcCC bcBA  c CAAB

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 2 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 2 1 67
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 0 67
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
LİFE      YILMAZ 486 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
199,371 300,920 28 277 324 5463 44647

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 29 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 7 0,67 3 6,06 5,62 8,19

Tarih 10 1 5 -0,67 -7 2,63 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,17 2,88 3,89

İngilizce 10 1 6 -1,00 -10 1,87 2,10 3,85

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 2,17 1,50 3,66

Fen 20 6 14 1,33 7 5,23 4,41 8,49

Toplam: 90 18 55 -0,33 0 21,14 19,23 32,63

Sözel (TÜR)  C Bacd bc a      Dd

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) d cd  Ba d

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) bAdabdCaaD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) Abcdabd   

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) DacdAacaDbcbacBbcaca

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) BcAbadaCbdBaDaCbdacb

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 2 1 67
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA    SALTAŞ 0 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
203,085 300,920 25 272 319 5345 43740

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 29 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 6,06 5,62 8,19

Tarih 10 2 7 -0,33 -3 2,63 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,17 2,88 3,89

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,87 2,10 3,85

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 2,17 1,50 3,66

Fen 20 5 15 0,00 0 5,23 4,41 8,49

Toplam: 90 23 65 1,33 1 21,14 19,23 32,63

Sözel (TÜR) bbAcBABaAbBacbdd DDb

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) Ac bdbaDbc

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) CAcbbbacac

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) AbdbdadCBa

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) baDdAdacadbdbdBadbda

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) ddcbDdCdABaacabbdabD

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 3 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
MERB*M    ÖZGAN 751 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
253,545 300,920 15 136 175 3943 31830

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 29 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 6,06 5,62 8,19

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,63 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 1 8 -1,67 -17 3,17 2,88 3,89

İngilizce 10 3 4 1,67 17 1,87 2,10 3,85

Matematik 20 5 2 4,33 22 2,17 1,50 3,66

Fen 20 4 13 -0,33 -2 5,23 4,41 8,49

Toplam: 90 27 42 13,00 14 21,14 19,23 32,63

Sözel (TÜR) cabdBbB bABBDCdaADDC

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) AdDabacDbd

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) bbaabca Bc

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) AD d cCb c

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) D  a aD  A C   C    

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) addbDBdadaB  dbDcbc 

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 2 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET  YILMAZ 696 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
299,019 300,920 8 73 96 2944 22985

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 29 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 5 8,33 42 6,06 5,62 8,19

Tarih 10 7 2 6,33 63 2,63 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 3,17 2,88 3,89

İngilizce 10 0 3 -1,00 -10 1,87 2,10 3,85

Matematik 20 5 1 4,67 23 2,17 1,50 3,66

Fen 20 9 8 6,33 32 5,23 4,41 8,49

Toplam: 90 38 21 31,00 34 21,14 19,23 32,63

Sözel (TÜR) CDDd CCDd db BdBB C 

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) BCDB AdcBA

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) DBaC DCBAd

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG)  a  c b   

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) d C     C   BD  B   

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) DADdDCacbcBAaC  acA 

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 1 67
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 2 1 67
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 2 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR     ALATAŞ 1181 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
269,615 300,920 13 108 140 3571 28620

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 29 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 7 4,67 23 6,06 5,62 8,19

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,63 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,17 2,88 3,89

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,87 2,10 3,85

Matematik 20 4 5 2,33 12 2,17 1,50 3,66

Fen 20 10 8 7,33 37 5,23 4,41 8,49

Toplam: 90 34 37 21,67 24 21,14 19,23 32,63

Sözel (TÜR) DCABBAaabb dc a    C

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) AaDCdCdbCa

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) CAdCcAbBBD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) bcdbababaD

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) DCba  D bdb       A 

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) BAACb  aABcbbCCcBcbD

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 3 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 1 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA      GÖKTÜRK 1811 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
240,276 300,920 17 164 208 4235 34530

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 29 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 6,06 5,62 8,19

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,63 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,17 2,88 3,89

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,87 2,10 3,85

Matematik 20 2 8 -0,67 -3 2,17 1,50 3,66

Fen 20 6 6 4,00 20 5,23 4,41 8,49

Toplam: 90 28 44 13,33 15 21,14 19,23 32,63

Sözel (TÜR) abDACadccabbDBbBdACD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) caDBCAdbcA

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) bdaCbDacAd

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) adbacdABDc

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) adbbC ab    Bb  c   

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) acbBDCdDdaBA        

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 1 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 0 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 0 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER YİĞİ ODA 96 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
234,904 300,920 20 181 226 4360 35673

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 29 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 6,06 5,62 8,19

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,63 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 3,17 2,88 3,89

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,87 2,10 3,85

Matematik 20 7 13 2,67 13 2,17 1,50 3,66

Fen 20 9 11 5,33 27 5,23 4,41 8,49

Toplam: 90 28 62 7,33 8 21,14 19,23 32,63

Sözel (TÜR) abDbbaacdBAAcdccBbaD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) aCDcbbaDcb

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) bcdabadcdC

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) bdaCadcBad

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) BcacddBaCbdDBacdBcaD

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) DAcdDbaDCBcAdbacCdAd

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 2 1 67
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
RAVZANUR  UNCUOĞLU 1177 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
333,340 300,920 4 51 64 2187 16607

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 29 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 6,06 5,62 8,19

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,63 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,17 2,88 3,89

İngilizce 10 5 2 4,33 43 1,87 2,10 3,85

Matematik 20 3 7 0,67 3 2,17 1,50 3,66

Fen 20 16 4 14,67 73 5,23 4,41 8,49

Toplam: 90 49 28 39,67 44 21,14 19,23 32,63

Sözel (TÜR) aDDACdCDBBbADBABBACD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) BaDcadbaab

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) cdaCADdBAC

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG)  BCCaBA  c

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) aAdbd BD         adb

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) bAaBDCCcCBBACCaDCAAB

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 3 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
RESUL ALİ BAŞ 695 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
278,990 300,920 10 95 124 3378 26846

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 29 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 6,06 5,62 8,19

Tarih 10 4 5 2,33 23 2,63 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,17 2,88 3,89

İngilizce 10 3 3 2,00 20 1,87 2,10 3,85

Matematik 20 4 8 1,33 7 2,17 1,50 3,66

Fen 20 12 7 9,67 48 5,23 4,41 8,49

Toplam: 90 38 35 26,33 29 21,14 19,23 32,63

Sözel (TÜR) CaDA dCc dAAbd BdcbD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR)  bDaCbabBA

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) caBCADCcAC

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) aBbCDc    

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) acdba B Cbba    B  D

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) DAcBDCCaacBAadc CAAB

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 1 67
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 2 1 67
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA   SAYGI 148 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
211,025 300,920 24 251 297 5072 41636

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 29 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 12 2,00 10 6,06 5,62 8,19

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,63 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,17 2,88 3,89

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 1,87 2,10 3,85

Matematik 20 5 11 1,33 7 2,17 1,50 3,66

Fen 20 3 13 -1,33 -7 5,23 4,41 8,49

Toplam: 90 22 58 2,67 3 21,14 19,23 32,63

Sözel (TÜR) acDACdaaa cbcBbBabC 

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) abaBadCaBb

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) DdcCAbadAC

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) aaaabdcaad

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) a C dBdcbdAcB Bc cda

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) bbDB C baaaba c dbda

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 3 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
SILA      YİLMAZ 315 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
202,532 300,920 26 273 320 5362 43852

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 29 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 6,06 5,62 8,19

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,63 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,17 2,88 3,89

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,87 2,10 3,85

Matematik 20 7 13 2,67 13 2,17 1,50 3,66

Fen 20 3 17 -2,67 -13 5,23 4,41 8,49

Toplam: 90 22 68 -0,67 -1 21,14 19,23 32,63

Sözel (TÜR) abcbdCaacdAbDdcaBbbD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) daaBCAdDad

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) adcCdbadAb

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) acddbadcbA

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) abdbCBacbddaccBAaDCD

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) adbcaCaaCddbadcabccB

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ   ÖZGAN 766 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
269,110 300,920 14 110 142 3578 28721

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 29 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 6,06 5,62 8,19

Tarih 10 2 7 -0,33 -3 2,63 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,17 2,88 3,89

İngilizce 10 2 4 0,67 7 1,87 2,10 3,85

Matematik 20 6 6 4,00 20 2,17 1,50 3,66

Fen 20 9 9 6,00 30 5,23 4,41 8,49

Toplam: 90 32 41 18,33 20 21,14 19,23 32,63

Sözel (TÜR) dDbdaCd BdcAccABB CD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) ddcc bdaBA

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) DaBdcDdaAb

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG)   bC cd bA

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) aA  CcBcC d  Da a  D

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) aAacDdb CcBACCd CcAd

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYENAZYİĞİT 1705 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
215,895 300,920 23 236 281 4917 40359

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 29 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 10 0,67 3 6,06 5,62 8,19

Tarih 10 5 3 4,00 40 2,63 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 3,17 2,88 3,89

İngilizce 10 3 3 2,00 20 1,87 2,10 3,85

Matematik 20 2 8 -0,67 -3 2,17 1,50 3,66

Fen 20 4 8 1,33 7 5,23 4,41 8,49

Toplam: 90 21 38 8,33 9 21,14 19,23 32,63

Sözel (TÜR) ab dcAd db   CdCdaD 

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) ABcCA  Dbc

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) bd CDbbdBc

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) cDB   dC b

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT)  bD bda  A a   bd  c

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) cdA D bC a  c  Da bb

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 1 67
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 2 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA      BEKTAŞ 283 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
225,511 300,920 21 204 249 4619 37901

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 29 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 6,06 5,62 8,19

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,63 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 3,17 2,88 3,89

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,87 2,10 3,85

Matematik 20 9 11 5,33 27 2,17 1,50 3,66

Fen 20 4 16 -1,33 -7 5,23 4,41 8,49

Toplam: 90 27 62 6,33 7 21,14 19,23 32,63

Sözel (TÜR) bacdabcadAcaDaCadbDC

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) ABDCbacaCd

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) acBdbdacB 

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) bcadBaCdac

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) aCDBAcDacbdCbadCbdAB

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) abcdcdbadcaCbaCDacAb

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 0 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 2 1 67
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 3 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT      KELEŞ 1933 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
201,471 300,920 27 274 321 5393 44117

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 29 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 9 0,00 0 6,06 5,62 8,19

Tarih 10 2 4 0,67 7 2,63 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,17 2,88 3,89

İngilizce 10 0 2 -0,67 -7 1,87 2,10 3,85

Fen 20 1 1 0,67 3 5,23 4,41 8,49

Toplam: 90 8 24 0,00 0 21,14 19,23 32,63

Sözel (TÜR)  C cBbdDdcdd d  c   

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) AcbdAa    

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) dbcCbcaBdb

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG)    d   d  

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (FEN)   c                D

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN   BİRDAL 69 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
251,441 300,920 16 137 178 3982 32250

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 29 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 6,06 5,62 8,19

Tarih 10 8 2 7,33 73 2,63 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,17 2,88 3,89

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,87 2,10 3,85

Matematik 20 6 14 1,33 7 2,17 1,50 3,66

Fen 20 6 14 1,33 7 5,23 4,41 8,49

Toplam: 90 37 53 19,33 21 21,14 19,23 32,63

Sözel (TÜR) DabdBcBbdbBccCdCADDd

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) cBDCAaBDCB

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) CABacdbdaD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) cccdBbCCaD

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) DdcacdDBcAddbcBdAabd

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) dAcdDBdddBdbaCdbcbAb

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 3 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN ÖMERÇAKMAK 1739 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
237,246 300,920 19 172 216 4306 35158

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 29 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 8 1,33 7 6,06 5,62 8,19

Tarih 10 1 3 0,00 0 2,63 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 3,17 2,88 3,89

Matematik 20 3 6 1,00 5 2,17 1,50 3,66

Fen 20 6 5 4,33 22 5,23 4,41 8,49

Toplam: 90 21 23 13,33 15 21,14 19,23 32,63

Sözel (TÜR) bDcdC C d  A cbdd   

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) a  Bd  c  

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) DB CAc BAC

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sayısal (MAT) d  Ab   CA   addc   

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) bc aD   C BdCC D c  

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 0 67
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 0 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİTHAN  İLGİN 1923 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
272,751 300,920 12 104 136 3516 28069

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 29 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 8 6,33 32 6,06 5,62 8,19

Tarih 10 8 1 7,67 77 2,63 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,17 2,88 3,89

Fen 20 8 4 6,67 33 5,23 4,41 8,49

Toplam: 90 32 16 26,67 30 21,14 19,23 32,63

Sözel (TÜR) DCABB BDbccaadCddD  

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) ABDCAdBDC 

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) dAcdDACBBD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sayısal (FEN) BcAC  ba  BC C Dd  D

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 0 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 0 67
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
YÜSRA     ŞAHİN 704 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
394,233 300,920 2 12 18 1051 7052

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 29 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 6,06 5,62 8,19

Tarih 10 7 3 6,00 60 2,63 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,17 2,88 3,89

İngilizce 10 9 1 8,67 87 1,87 2,10 3,85

Matematik 20 10 5 8,33 42 2,17 1,50 3,66

Fen 20 17 3 16,00 80 5,23 4,41 8,49

Toplam: 90 66 19 59,67 66 21,14 19,23 32,63

Sözel (TÜR) DCABBABDAABdDCdCADDa

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) ABDCcaaDCB

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) dAcdcACBBD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) ADBABaCCBD

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) D DBcBDd AbC aBb C B

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) BAACccCCABBCcCCDBDAD

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 3 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF     TOKAY 230 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
274,176 300,920 11 102 132 3477 27783

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 29 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 6,06 5,62 8,19

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,63 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,17 2,88 3,89

İngilizce 10 2 0 2,00 20 1,87 2,10 3,85

Matematik 20 3 4 1,67 8 2,17 1,50 3,66

Fen 20 6 5 4,33 22 5,23 4,41 8,49

Toplam: 90 32 27 23,00 26 21,14 19,23 32,63

Sözel (TÜR) bDcdCCCDcBAA cABdACa

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) dCDBdcdDBb

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) DBdaAcacAb

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG)       A  A

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) d  Ab        Dd   dD

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) bc aD   C B CC  dcA 

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 0 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP    BAL 231 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
320,449 300,920 7 63 82 2470 18909

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 29 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 6 9,00 45 6,06 5,62 8,19

Tarih 10 7 3 6,00 60 2,63 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,17 2,88 3,89

İngilizce 10 8 1 7,67 77 1,87 2,10 3,85

Matematik 20 4 2 3,33 17 2,17 1,50 3,66

Fen 20 11 5 9,33 47 5,23 4,41 8,49

Toplam: 90 49 19 42,67 47 21,14 19,23 32,63

Sözel (TÜR) DC dBABbb BcDCdCADb 

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) ABDdAdBDbB

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) CABCDACcdD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) ADBAB CCcD

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT)    B  D  AcC     b  

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) dAACcBCC B  cC DBadD

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 1 67
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT     ŞEKER 1826 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
283,944 300,920 7 89 114 3267 25886

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 5,39 5,62 8,19

Tarih 10 4 4 2,67 27 2,24 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 3,12 2,88 3,89

Matematik 20 2 1 1,67 8 1,32 1,50 3,66

Fen 20 7 6 5,00 25 3,56 4,41 8,49

Toplam: 90 32 19 25,67 29 17,33 19,23 32,63

Sözel (TÜR) aDDAbdCD BcA BABdACD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) dC BdAa cA

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) DBBCA dcAb

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sayısal (MAT) B   d  D            

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) a DBD  bC B ad a cAB

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
BEYTULLAH ARSLAN 61 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
227,303 300,920 20 199 244 4566 37445

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 5,39 5,62 8,19

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,24 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,12 2,88 3,89

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,70 2,10 3,85

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,32 1,50 3,66

Fen 20 6 14 1,33 7 3,56 4,41 8,49

Toplam: 90 30 60 10,00 11 17,33 19,23 32,63

Sözel (TÜR) abcBdABcbABcbdabdcbC

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) ABaCdCBadB

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) aABCbdCaBc

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) Abacdbadcb

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) abcBdcaBcAdCbaBCbdba

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) abAdcBCadBcdcbaDcbbD

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 1 67
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 3 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ECRBİN    AY Ö 3022 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
314,641 300,920 4 65 86 2592 19979

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 5,39 5,62 8,19

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,24 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,12 2,88 3,89

İngilizce 10 7 3 6,00 60 1,70 2,10 3,85

Matematik 20 2 0 2,00 10 1,32 1,50 3,66

Fen 20 15 5 13,33 67 3,56 4,41 8,49

Toplam: 90 48 24 40,00 44 17,33 19,23 32,63

Sözel (TÜR) bDDACdCcaBAcDadaaACb

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) adDBCcdDBb

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) DBBCADaBAC

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG) DaCCcdABDA

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) BA                  

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) DADBDCCaCdBACCBcCcAc

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 1 67
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 2 1 67
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN     ÇEBER 776 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
213,881 300,920 26 244 289 4977 40897

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 5,39 5,62 8,19

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 3,12 2,88 3,89

İngilizce 10 3 1 2,67 27 1,70 2,10 3,85

Toplam: 90 12 21 5,00 6 17,33 19,23 32,63

Sözel (TÜR) bbAdBAaDdbccDddCcbaC

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (DİN) dba DcCacb

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG)   BA    aD

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 0 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 2 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR    ÖZKUL 758 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
298,752 300,920 6 75 98 2951 23048

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 5,39 5,62 8,19

Tarih 10 1 6 -1,00 -10 2,24 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 3,12 2,88 3,89

İngilizce 10 3 2 2,33 23 1,70 2,10 3,85

Matematik 20 4 2 3,33 17 1,32 1,50 3,66

Fen 20 10 6 8,00 40 3,56 4,41 8,49

Toplam: 90 37 23 29,33 33 17,33 19,23 32,63

Sözel (TÜR)  DaACdCDa cADBABdA D

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) db Ba daa 

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) DBBC DaBAb

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG)   bC aA  A

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) dA   a  C    D     D

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) DAD DCC bdBdaC aCcA 

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 2 1 67
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 0 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 0 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ECRİNDOĞAN 1179 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
216,886 300,920 25 234 279 4875 40093

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 5,39 5,62 8,19

Tarih 10 2 3 1,00 10 2,24 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,12 2,88 3,89

İngilizce 10 2 6 0,00 0 1,70 2,10 3,85

Matematik 20 0 9 -3,00 -15 1,32 1,50 3,66

Fen 20 3 12 -1,00 -5 3,56 4,41 8,49

Toplam: 90 21 45 6,00 7 17,33 19,23 32,63

Sözel (TÜR) DC BBbdDbABdadCCdDDd

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) AcD c  b  

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) dAdaDbCcdb

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) Aadcc adB 

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) bdac  a   d c a   c 

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) cdda B C acdba c bcD

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 3 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ENES      YAMAK 1187 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,269 300,920 15 174 218 4328 35373

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 5,39 5,62 8,19

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,24 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 3,12 2,88 3,89

İngilizce 10 7 2 6,33 63 1,70 2,10 3,85

Matematik 20 1 3 0,00 0 1,32 1,50 3,66

Fen 20 2 2 1,33 7 3,56 4,41 8,49

Toplam: 90 25 31 14,67 16 17,33 19,23 32,63

Sözel (TÜR) cbbcBcB bdBaDCdCdDDb

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) ABcaACBDdc

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) abadcdbcaD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) AD AcDCCaD

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) abDc                

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) BbAd                

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL     ÖĞÜNDÜR 1204 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
179,065 300,920 30 312 360 5853 47322

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 5,39 5,62 8,19

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,24 2,71 4,55

Matematik 20 2 18 -4,00 -20 1,32 1,50 3,66

Fen 20 3 17 -2,67 -13 3,56 4,41 8,49

Toplam: 90 15 55 -3,33 -4 17,33 19,23 32,63

Sözel (TÜR) CDbcbaCDccbbDcddccCb

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) caDBbAbDad

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sayısal (MAT) dbadbcdaCbdadbcdccaD

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) abcBadacdcccdbBcdddB

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 0 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 0 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 0 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR  DURMUŞ 1566 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
356,855 300,920 2 31 42 1715 12402

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 5,39 5,62 8,19

Tarih 10 8 2 7,33 73 2,24 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,12 2,88 3,89

İngilizce 10 6 2 5,33 53 1,70 2,10 3,85

Matematik 20 4 1 3,67 18 1,32 1,50 3,66

Fen 20 17 2 16,33 82 3,56 4,41 8,49

Toplam: 90 57 14 52,33 58 17,33 19,23 32,63

Sözel (TÜR) DC cBABDbcBdcCCdADDC

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) ABDCcCBDdB

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) CABdDACBBD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) AD AaDCCc 

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) D     Da         C B

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) BAACD CCABcCDCCDcDAD

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 1 67
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 2 1 67
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN    FATSA 247 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
241,797 300,920 13 158 201 4197 34222

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 7 5,67 28 5,39 5,62 8,19

Tarih 10 5 4 3,67 37 2,24 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,12 2,88 3,89

İngilizce 10 0 3 -1,00 -10 1,70 2,10 3,85

Matematik 20 2 2 1,33 7 1,32 1,50 3,66

Fen 20 2 2 1,33 7 3,56 4,41 8,49

Toplam: 90 21 24 13,00 14 17,33 19,23 32,63

Sözel (TÜR) abAdB B dAB  bCadDD 

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) AacdcC DCB

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) bAcaaAaBdD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) bca       

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) aCcB                

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) BdAd                

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL     CULHAOGLU 0 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
272,451 300,920 8 105 137 3521 28125

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 5,39 5,62 8,19

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,24 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,12 2,88 3,89

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,70 2,10 3,85

Matematik 20 9 10 5,67 28 1,32 1,50 3,66

Fen 20 6 14 1,33 7 3,56 4,41 8,49

Toplam: 90 36 53 18,33 20 17,33 19,23 32,63

Sözel (TÜR) bCcBBABcAABBaCCCdbcb

Cevap Anh. B DCABBABDAABBDCCCADDC

Sözel (TAR) cdbbcCabaB

Cevap Anh. B ABDCACBDCB

Sözel (DİN) bAddDdCadD

Cevap Anh. B CABCDACBBD

Sözel (İNG) AccdcDbdBa

Cevap Anh. B ADBABDCCBD

Sayısal (MAT) abDBcBDBcAd cdBacCAd

Cevap Anh. B DCDBABDBDAACDBBCACAB

Sayısal (FEN) abdCDBbdbadbadbDBbAa

Cevap Anh. B BAACDBCCABBCDCCDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN     KU Ş* 114 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
235,495 300,920 16 177 221 4344 35554

Puanı Hesaplanan: 322 370 5914 47785

Katılımlar: 30 323 371 5937 47972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 10 2,67 13 5,39 5,62 8,19

Tarih 10 3 6 1,00 10 2,24 2,71 4,55

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,12 2,88 3,89

İngilizce 10 3 3 2,00 20 1,70 2,10 3,85

Matematik 20 5 9 2,00 10 1,32 1,50 3,66

Fen 20 5 11 1,33 7 3,56 4,41 8,49

Toplam: 90 27 44 12,33 14 17,33 19,23 32,63

Sözel (TÜR) dc bCdacB db cABc CD

Cevap Anh. A CDDACCCDBBAADBABBACD

Sözel (TAR) BbDda Caab

Cevap Anh. A BCDBCACDBA

Sözel (DİN) baBCAadBAb

Cevap Anh. A DBBCADCBAC

Sözel (İNG)  Bddc A  A

Cevap Anh. A DBCCDBABDA

Sayısal (MAT) db A cd ad bBa  BbCD

Cevap Anh. A BACACBBDCAADBDBABDCD

Sayısal (FEN) Ddb cad baB CaBcdbA 

Cevap Anh. A DADBDCCDCBBACCBDCAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması   nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal   in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile   1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 0 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
