
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3345 800 6728 82312

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,58 5 4 3,73 6 3 5,03 5 4 3,55 6 8 3,03 9 8 6,80 41 35 28,72 285,480

Okul Ortalaması 8 11 4,06 4 6 1,73 5 5 3,47 4 5 2,09 5 11 1,20 7 11 3,55 32 49 16,10 245,710

KATILIMLAR

1 58 ZÜBEYİR   ERYILMAZ 7B 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 0 18,00 18 1 17,67 82 5 80,34 463,548 1 1 5 52 789
% 0,96

2 240 EYMEN     BOZKUŞ 7C 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 0 9,00 16 3 15,00 17 2 16,33 77 10 73,67 437,101 1 2 15 184 2485
% 3,02

3 206 AHMET EMİRVELİ 7C 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 11 2 10,33 19 1 18,67 76 7 73,67 426,619 2 3 17 254 3426
% 4,16

4 24 YUSUF EMREAYAZ 7C 16 3 15,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 13 5 11,33 18 2 17,33 75 12 71,00 423,550 3 4 19 275 3744
% 4,55

5 267 LOKMAN    HEKİMOĞLU7A 17 2 16,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 0 9,00 10 3 9,00 16 3 15,00 70 10 66,67 406,907 1 5 31 416 5716
% 6,94

6 215 NİSA      YÜKSEK 7B 18 1 17,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 6 7,00 14 5 12,33 70 13 65,67 396,408 2 6 36 541 7178
% 8,72

7 140 AYHAN     HORO 7A 13 5 11,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 6 7,00 17 3 16,00 67 16 61,66 382,649 2 7 48 722 9548
% 12

8 191 ESMA NUR  ÇAKIR 7B 12 5 10,33 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 5 2 4,33 15 3 14,00 56 16 50,66 349,600 3 8 87 1304 16864
% 20

9 255 AYŞENUR   ALTUNIŞIK 7C 15 5 13,33 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 8 4,33 14 6 12,00 58 27 48,99 349,365 4 9 88 1315 16932
% 21

10 1664 FURKAN    PEKGÖZ 7N 13 6 11,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 4 3,67 15 5 13,33 57 21 50,00 346,261 1 10 95 1393 17753
% 22

11 2498 METE      ÖZKAYA 7N 13 7 10,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 10 3,67 13 6 11,00 61 25 52,68 345,484 2 11 97 1417 17964
% 22

12 187 YUSUF     CEVENBER 7B 12 7 9,67 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 6 5 4,33 15 5 13,33 57 23 49,33 344,522 4 12 99 1442 18229
% 22

13 83 ILGIN     ÇİĞDEM 7B 10 8 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 9 5,00 15 4 13,67 59 25 50,67 344,380 5 13 100 1447 18267
% 22

14 323 YUSUF EFE  AYDIN 7C 12 8 9,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 6 5,00 15 5 13,33 57 26 48,32 344,287 5 14 101 1449 18290
% 22

15 205 ASYA      ŞÜNGÜ 7B 13 6 11,00 7 2 6,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 5 6,33 10 7 7,67 56 22 48,67 341,170 6 15 106 1523 19135
% 23

16 325 ALİ       BULUT 7B 10 7 7,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 6 6,00 13 6 11,00 56 24 48,01 338,289 7 16 110 1596 19968
% 24

17 1758 MEHMET ALİÖRÜN 7C 12 6 10,00 4 6 2,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 5 2,33 16 2 15,33 53 22 45,66 336,243 6 17 116 1638 20547
% 25

18 1058 NAİM      YARDIM 7D 10 10 6,67 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 9 7 6,67 15 5 13,33 54 32 43,33 335,991 1 18 117 1646 20620
% 25

19 170 EMİRHAN   SANCAR 7A 13 6 11,00 8 1 7,67 9 0 9,00 9 0 9,00 6 6 4,00 10 6 8,00 55 19 48,67 334,300 3 19 123 1692 21088
% 26

20 101 SEMİH     GÜVEN 7C 10 9 7,00 7 3 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 8 7 5,67 14 6 12,00 54 30 44,01 331,104 7 20 128 1779 22033
% 27

21 243 M NEBİ    EPSOYLU 7C 9 6 7,00 6 3 5,00 7 2 6,33 6 3 5,00 7 0 7,00 13 5 11,33 48 19 41,66 330,648 8 21 129 1786 22157
% 27

22 1436 ERTUĞRUL  ÖZCAN 7G 11 4 9,67 6 3 5,00 10 0 10,00 7 3 6,00 5 5 3,33 13 5 11,33 52 20 45,33 330,627 1 22 130 1790 22169
% 27

23 1888 ALARA     KELEŞ 7L 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 3 4,00 4 8 1,33 15 5 13,33 53 27 43,99 328,693 1 23 133 1826 22721
% 28

24 1848 ÖMERFARUK ALPTEKİN7K 11 8 8,33 7 3 6,00 8 2 7,33 5 4 3,67 7 10 3,67 15 5 13,33 53 32 42,33 328,237 1 24 134 1835 22841
% 28

25 1218 TAHA      YARDIM 7E 12 8 9,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 5 8 2,33 13 5 11,33 55 26 46,32 327,794 1 25 137 1848 22969
% 28

26 1534 TALHA     TURAN 7G 11 7 8,67 7 2 6,33 7 3 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 15 5 13,33 51 26 42,33 327,784 2 26 138 1850 22973
% 28

27 256 ECRİN NUR AKÇAY 7A 11 9 8,00 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 6 8,00 9 10 5,67 54 31 43,68 327,336 4 27 140 1865 23109
% 28

28 226 ZEHRA     TOPAL 7C 11 9 8,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 3 5,00 12 6 10,00 52 25 43,66 326,714 9 28 141 1883 23284
% 28

29 124 YUSUF     EKİN 7A 11 8 8,33 4 6 2,00 9 1 8,67 7 3 6,00 9 4 7,67 10 8 7,33 50 30 40,00 324,480 5 29 146 1941 23945
% 29

30 1767 SUDENAZ   YILMAZ 7H 15 5 13,33 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 9 11 5,33 9 11 5,33 52 38 39,32 323,584 1 30 149 1968 24237
% 29

31 1820 FATİH     ALPAĞUT 7K 13 5 11,33 6 3 5,00 4 6 2,00 6 0 6,00 6 3 5,00 10 5 8,33 45 22 37,66 320,923 2 31 155 2041 25099
% 30

32 1258 FATIMA    MUTLU 7E 11 8 8,33 7 3 6,00 7 3 6,00 3 5 1,33 5 8 2,33 16 4 14,67 49 31 38,66 320,852 2 32 156 2046 25122
% 31

33 2087 EMİR      KARAKOÇ 7M 12 8 9,33 5 5 3,33 6 4 4,67 9 1 8,67 7 13 2,67 14 6 12,00 53 37 40,67 320,805 1 33 157 2048 25139
% 31
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Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
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Genel Ortalama 9 8 6,58 5 4 3,73 6 3 5,03 5 4 3,55 6 8 3,03 9 8 6,80 41 35 28,72 285,480
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KATILIMLAR

34 326 ZEYNEP    YAVUZ 7B 8 12 4,00 5 5 3,33 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 16 4 14,67 50 30 40,00 320,083 8 34 161 2076 25374
% 31

35 1528 EYMENARAS BAYIR 7G 8 10 4,67 5 4 3,67 7 3 6,00 5 5 3,33 8 8 5,33 15 3 14,00 48 33 37,00 317,806 3 35 165 2139 26108
% 32

36 1510 ENES      BÜK 7G 11 9 8,00 10 0 10,00 6 4 4,67 5 5 3,33 9 11 5,33 11 9 8,00 52 38 39,33 317,385 4 36 166 2151 26254
% 32

37 1885 AHMET     FENDİ 7N 10 10 6,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 9 11 5,33 17 3 16,00 46 44 31,34 317,111 3 37 167 2159 26352
% 32

38 211 HAYRUNNİSAORTAÇ 7B 14 6 12,00 7 2 6,33 7 2 6,33 7 3 6,00 3 5 1,33 11 7 8,67 49 25 40,66 316,232 9 38 169 2179 26600
% 32

39 998 HAVİN     TEKBARAN 7A 11 9 8,00 4 6 2,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 4 6,67 9 9 6,00 49 31 38,67 315,337 6 39 172 2200 26877
% 33

40 122 EMİR      YILDIRIM 7A 8 11 4,33 7 1 6,67 9 1 8,67 4 4 2,67 7 7 4,67 13 3 12,00 48 27 39,01 314,444 7 40 176 2236 27149
% 33

41 1039 BATUHAN   ŞAVLI 7N 13 7 10,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 3 5,00 5 7 2,67 9 9 6,00 51 28 41,68 314,117 4 41 178 2242 27241
% 33

42 1249 ZEYNEP    YILDIZ 7E 11 7 8,67 0 2 -0,67 6 2 5,33 3 0 3,00 2 1 1,67 17 3 16,00 39 15 34,00 313,638 3 42 179 2251 27374
% 33

43 57 TUANA     PARÇAL 7C 10 8 7,33 7 2 6,33 9 1 8,67 7 3 6,00 6 10 2,67 12 6 10,00 51 30 41,00 313,388 10 43 180 2260 27447
% 33

44 1973 YAHYA     ALPAĞUT 7L 10 10 6,67 5 3 4,00 6 3 5,00 5 5 3,33 8 7 5,67 12 5 10,33 46 33 35,00 312,580 2 44 182 2289 27726
% 34

45 0 EMİRHAN   ÖZKUL 7A 12 7 9,67 2 8 -0,67 10 0 10,00 7 3 6,00 8 7 5,67 9 10 5,67 48 35 36,34 311,233 8 45 189 2319 28131
% 34

46 72 İREM SUDE ŞENTÜRK 7C 12 8 9,33 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 7 9 4,00 11 9 8,00 49 37 36,66 311,176 11 46 190 2320 28145
% 34

47 1266 ESLEM     ÜNALAN 7F 14 5 12,33 4 2 3,33 5 5 3,33 6 2 5,33 1 0 1,00 12 5 10,33 42 19 35,65 310,852 1 47 192 2327 28248
% 34

48 1930 YUSUFİSLAMTEKİN 7L 10 10 6,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 7 13 2,67 11 9 8,00 54 36 42,01 309,644 3 48 194 2355 28635
% 35

49 1816 FURKAN    DURNA 7İ 12 8 9,33 4 6 2,00 9 1 8,67 6 4 4,67 5 7 2,67 12 8 9,33 48 34 36,67 309,157 1 49 197 2368 28788
% 35

50 1808 BERRA     KIZILTAŞ 7A 9 3 8,00 5 5 3,33 9 1 8,67 8 2 7,33 5 4 3,67 8 1 7,67 44 16 38,67 309,068 9 50 198 2370 28818
% 35

51 162 AZRA      AKSU 7C 10 5 8,33 4 4 2,67 8 1 7,67 6 3 5,00 7 4 5,67 9 8 6,33 44 25 35,67 308,901 12 51 200 2379 28885
% 35

52 1255 MERT      ŞENGÜLSOY 7E 13 7 10,67 5 5 3,33 7 3 6,00 10 0 10,00 6 14 1,33 11 9 8,00 52 38 39,33 308,857 4 52 201 2382 28898
% 35

53 248 ESAT TALHABEŞİR 7C 11 9 8,00 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 9 4,00 10 9 7,00 50 35 38,33 308,342 13 53 203 2400 29077
% 35

54 1911 BETÜL     ALAOĞLU 7L 13 7 10,67 6 4 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 6 10 2,67 10 10 6,67 49 37 36,68 307,091 4 54 206 2442 29504
% 36

55 1158 ELİF      ÖZDEMİR 7E 13 7 10,67 8 2 7,33 0 10 -3,33 4 4 2,67 14 6 12,00 39 29 29,34 306,391 5 55 207 2460 29760
% 36

56 268 MAHMUT    ERARSLAN 7B 4 9 1,00 5 5 3,33 8 2 7,33 2 1 1,67 6 2 5,33 16 3 15,00 41 22 33,66 306,290 10 56 209 2466 29800
% 36

57 98 HALİL A   AYDIN 7A 10 9 7,00 5 5 3,33 10 0 10,00 8 2 7,33 4 6 2,00 11 5 9,33 48 27 38,99 305,352 10 57 210 2484 30102
% 37

58 1224 ÖZ NUR    ÇAK * K 7E 11 9 8,00 4 6 2,00 8 2 7,33 7 3 6,00 3 4 1,67 13 6 11,00 46 30 36,00 305,018 6 58 212 2498 30213
% 37

59 1954 SUDENAZ   BEYAZKILIÇ7L 13 6 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 2 4 0,67 5 9 2,00 9 11 5,33 47 32 36,34 303,073 5 59 218 2567 30858
% 37

60 0 ÖMER ASIM  AKÇAY 7A 11 9 8,00 5 5 3,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 11 5,33 8 11 4,33 49 40 35,66 302,507 11 60 221 2581 31046
% 38

61 1834 MUSAB     PULAT 7B 10 2 9,33 5 3 4,00 8 1 7,67 6 3 5,00 4 5 2,33 9 5 7,33 42 19 35,66 302,425 11 61 223 2586 31080
% 38

62 2500 NİLGÜN    ALTUNKAYA 7E 10 9 7,00 5 5 3,33 8 2 7,33 7 3 6,00 2 9 -1,00 15 3 14,00 47 31 36,66 301,428 7 62 225 2622 31440
% 38

63 168 SARA ECRİNTUNÇ 7B 8 12 4,00 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 9 11 5,33 11 9 8,00 49 41 35,34 301,148 12 63 228 2629 31543
% 38

64 1961 BİLAL     KAPLAN 7L 9 6 7,00 4 6 2,00 10 0 10,00 4 4 2,67 6 4 4,67 10 9 7,00 43 29 33,34 300,409 6 64 231 2648 31798
% 39

65 1555 HARUN METEALP 7L 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 13 2,67 7 13 2,67 50 40 36,67 298,737 7 65 233 2698 32358
% 39

66 1583 ARZU ESLEMİNCEOĞLU7H 12 6 10,00 5 5 3,33 10 0 10,00 6 3 5,00 5 6 3,00 7 9 4,00 45 29 35,33 298,666 2 66 235 2701 32382
% 39
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KATILIMLAR

67 264 METE HAKKIÇAĞLIYAN 7C 9 11 5,33 6 4 4,67 7 2 6,33 5 5 3,33 3 5 1,33 14 6 12,00 44 33 32,99 295,591 14 67 243 2786 33413
% 41

68 95 SEYRİN NURASLANHAN7A 10 10 6,67 3 7 0,67 9 1 8,67 6 4 4,67 7 11 3,33 11 9 8,00 46 42 32,01 294,755 12 68 247 2817 33707
% 41

69 2129 HAMZA     ARIĞ 7M 11 4 9,67 4 3 3,00 7 2 6,33 7 2 6,33 5 7 2,67 34 18 28,00 294,553 2 69 248 2825 33784
% 41

70 132 ÖMER FARUKAYSAN 7A 12 6 10,00 5 3 4,00 6 3 5,00 10 0 10,00 3 4 1,67 7 9 4,00 43 25 34,67 292,557 13 70 254 2893 34549
% 42

71 1843 BEDİRHAN  AKKUŞ 7K 9 8 6,33 8 1 7,67 9 1 8,67 3 1 2,67 3 2 2,33 8 5 6,33 40 18 34,00 291,492 3 71 256 2938 34960
% 42

72 1965 UTKU      AYTAN 7L 9 10 5,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 8 9 5,00 7 9 4,00 45 37 32,67 291,288 8 72 258 2944 35033
% 43

73 905 BERAT     ÇEZİK 7E 10 9 7,00 2 7 -0,33 6 4 4,67 8 2 7,33 6 13 1,67 12 6 10,00 44 41 30,34 290,935 8 73 259 2956 35161
% 43

74 182 SAMİ YUSUFEKİNCİ 7B 8 6 6,00 2 3 1,00 5 2 4,33 7 0 7,00 9 5 7,33 7 12 3,00 38 28 28,66 290,228 13 74 260 2972 35412
% 43

75 94 EFE MİRAÇ ABARAMAK7A 8 11 4,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 3 9 0,00 11 7 8,67 47 32 36,34 287,278 14 75 268 3083 36478
% 44

76 1543 SUDEYAĞMURAÇIKÇA 7G 9 6 7,00 1 1 0,67 8 2 7,33 5 2 4,33 6 5 4,33 7 6 5,00 36 22 28,66 287,131 5 76 269 3087 36525
% 44

77 1148 EFECAN    TİLAVER 7D 8 12 4,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 3 7 0,67 7 12 3,00 14 6 12,00 42 47 26,33 286,909 2 77 271 3096 36612
% 44

78 272 ELA ZEYNEPTAŞKIRAN 7C 6 10 2,67 7 1 6,67 9 1 8,67 9 1 8,67 5 4 3,67 7 8 4,33 43 25 34,68 283,698 15 78 279 3183 37748
% 46

79 0 SONGÜL    DOROĞLU 7M 11 9 8,00 3 7 0,67 6 4 4,67 5 4 3,67 7 13 2,67 10 10 6,67 42 47 26,35 283,567 3 79 280 3187 37801
% 46

80 1729 ŞEYM* UR  ÇEÇEN 7H 9 11 5,33 5 5 3,33 8 2 7,33 1 9 -2,00 7 11 3,33 11 8 8,33 41 46 25,65 283,068 3 80 283 3203 37991
% 46

81 1300 YAĞMUR    ŞİVETOĞLU7F 11 8 8,33 4 3 3,00 4 3 3,00 3 5 1,33 5 9 2,00 9 7 6,67 36 35 24,33 279,330 2 81 293 3304 39371
% 48

82 89 BİRKAN    İLBAN 7A 10 10 6,67 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 5 11 1,33 7 12 3,00 46 39 33,00 279,327 15 82 294 3305 39375
% 48

83 1690 CEMRE     GÖK 7B 10 8 7,33 4 6 2,00 7 3 6,00 7 2 6,33 5 8 2,33 8 11 4,33 41 38 28,32 279,260 14 83 295 3307 39391
% 48

84 1018 CEMRE     ÇAKIRGÖZ 7E 9 4 7,67 1 6 -1,00 5 5 3,33 6 3 5,00 6 5 4,33 7 8 4,33 34 31 23,66 278,727 9 84 297 3325 39603
% 48

85 1074 İBRAHİM   DEMİRAL 7D 11 4 9,67 4 4 2,67 4 6 2,00 4 4 2,67 1 4 -0,33 10 6 8,00 34 28 24,68 277,781 3 85 298 3351 39942
% 49

86 1324 HAYRUNNİSAAYDIN 7F 12 8 9,33 4 3 3,00 5 5 3,33 1 7 -1,33 3 5 1,33 10 9 7,00 35 37 22,66 277,689 3 86 299 3357 39983
% 49

87 1956 AHMED     ALPAĞUT 7L 11 9 8,00 5 4 3,67 9 1 8,67 2 2 1,33 3 6 1,00 8 9 5,00 38 31 27,67 277,501 9 87 301 3361 40051
% 49

88 294 UMUT      AKÇAY 7B 12 8 9,33 8 2 7,33 8 2 7,33 3 7 0,67 5 15 0,00 8 12 4,00 44 46 28,66 277,231 15 88 302 3369 40152
% 49

89 321 EYÜP      TUNÇTAN 7A 6 7 3,67 4 5 2,33 6 4 4,67 8 1 7,67 3 8 0,33 12 6 10,00 39 31 28,67 276,496 16 89 304 3394 40426
% 49

90 203 ESMANUR   GÜZEL 7F 10 9 7,00 0 1 -0,33 7 3 6,00 3 3 2,00 7 7 4,67 7 10 3,67 34 33 23,01 276,321 4 90 306 3399 40486
% 49

91 1038 AZRA      ORUÇ 7D 13 6 11,00 3 6 1,00 5 2 4,33 4 6 2,00 7 8 4,33 4 12 0,00 36 40 22,66 276,259 4 91 307 3402 40508
% 49

92 2030 ECRİN     TAYFUN 7M 9 11 5,33 4 6 2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 7 13 2,67 10 10 6,67 41 49 24,67 274,963 4 92 311 3437 40983
% 50

93 1931 NEBİH     VURMAZ 7L 12 6 10,00 4 5 2,33 7 3 6,00 3 4 1,67 5 7 2,67 5 10 1,67 36 35 24,34 274,912 10 93 313 3440 40998
% 50

94 1288 İSA       SOYBOĞA 7F 10 10 6,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 3 6,00 6 14 1,33 11 9 8,00 40 50 23,33 273,533 5 94 319 3479 41540
% 50

95 2105 SEFA      GÜNGÖR 7İ 8 12 4,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 7 -0,33 10 10 6,67 9 10 5,67 36 52 18,67 273,305 2 95 320 3488 41609
% 51

96 301 ELİF      TOZ 7C 8 11 4,33 5 4 3,67 7 3 6,00 4 4 2,67 5 7 2,67 9 9 6,00 38 38 25,34 272,687 16 96 325 3511 41855
% 51

97 1029 TURGAY    MERCAN 7F 12 8 9,33 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 5 14 0,33 9 11 5,33 40 49 23,66 272,128 6 97 326 3530 42061
% 51

98 1830 VEYSEL    ARSLA N 7D 10 7 7,67 5 5 3,33 8 2 7,33 2 7 -0,33 8 9 5,00 4 12 0,00 37 42 23,00 272,018 5 98 327 3533 42100
% 51

99 232 MUSA EFE  TURGUT 7C 10 10 6,67 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 9 10 5,67 39 40 25,68 270,964 17 99 330 3567 42525
% 52
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100 289 DİCLE     ÖZKAL 7A 14 6 12,00 4 6 2,00 8 2 7,33 8 2 7,33 2 13 -2,33 6 11 2,33 42 40 28,66 270,833 17 100 331 3572 42577
% 52

101 145 OĞULCAN   ZENGİN 7B 10 9 7,00 5 3 4,00 4 4 2,67 4 6 2,00 7 6 5,00 4 9 1,00 34 37 21,67 270,076 16 101 336 3603 42858
% 52

102 2372 TUĞBA     BAĞSIZ 7N 11 9 8,00 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 8 12 4,00 38 52 20,67 269,407 5 102 338 3625 43121
% 52

103 1297 TUĞBA     YILMAZ 7F 11 8 8,33 2 4 0,67 6 0 6,00 3 5 1,33 3 3 2,00 6 8 3,33 31 28 21,66 267,890 7 103 340 3681 43770
% 53

104 1836 YUSUFKADİRÇİÇEK 7K 8 12 4,00 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 3 17 -2,67 14 6 12,00 42 48 25,99 267,811 4 104 341 3686 43797
% 53

105 1101 UMUT      YILDIZZ 7F 6 7 3,67 0 2 -0,67 6 0 6,00 7 2 6,33 4 5 2,33 7 2 6,33 30 18 23,99 267,710 8 105 343 3695 43854
% 53

106 1730 ELİF      BABACAN 7H 10 9 7,00 5 5 3,33 5 4 3,67 5 3 4,00 5 8 2,33 6 10 2,67 36 39 23,00 266,670 4 106 349 3728 44294
% 54

107 0 SİNAN     KURT 7H 10 10 6,67 3 3 2,00 5 5 3,33 3 2 2,33 7 13 2,67 8 12 4,00 36 45 21,00 266,544 5 107 351 3731 44340
% 54

108 1195 ÜMMÜGÜLSÜM ALKIŞ 7E 8 12 4,00 3 7 0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 6 14 1,33 11 9 8,00 39 51 22,00 266,000 10 108 352 3740 44528
% 54

109 363 AYSU      SADIKZADE 7E 8 12 4,00 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 7 13 2,67 10 10 6,67 38 52 20,67 265,509 11 109 354 3763 44761
% 54

110 2022 ECRİN     ÇINAR 7N 7 11 3,33 6 4 4,67 2 7 -0,33 1 2 0,33 8 12 4,00 9 7 6,67 33 43 18,67 265,484 6 110 355 3764 44775
% 54

111 13 ZEYNEP    KESKİN 7A 11 9 8,00 5 5 3,33 9 1 8,67 10 0 10,00 3 16 -2,33 7 13 2,67 45 44 30,34 265,035 18 111 356 3779 44968
% 55

112 1251 SEMANUR   ÇİÇEK 7E 11 9 8,00 4 6 2,00 5 4 3,67 4 4 2,67 1 15 -4,00 13 7 10,67 38 45 23,01 264,715 12 112 358 3790 45088
% 55

113 1518 HARUN     YILMAZ 7G 10 10 6,67 8 2 7,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 8 12 4,00 39 51 21,99 264,701 6 113 359 3791 45096
% 55

114 1674 NURAN     ALABDULLAH7K 10 10 6,67 3 7 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 6 14 1,33 9 11 5,33 38 52 20,67 263,936 5 114 363 3824 45406
% 55

115 249 EMİNEFEYZA BODUR 7C 10 9 7,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 5 4 3,67 7 9 4,00 5 12 1,00 35 46 19,67 262,886 18 115 367 3849 45824
% 56

116 12 TUANA     ÇAĞLAYAN 7A 6 14 1,33 2 8 -0,67 8 2 7,33 6 4 4,67 8 12 4,00 9 11 5,33 39 51 21,99 262,772 19 116 370 3854 45882
% 56

117 117 BUĞLEM    AYDIN 7C 7 10 3,67 6 2 5,33 9 1 8,67 7 3 6,00 2 4 0,67 7 11 3,33 38 31 27,67 262,747 19 117 371 3857 45894
% 56

118 1485 YUSUF ENSAERDAL 7G 8 12 4,00 2 6 0,00 7 3 6,00 4 6 2,00 3 17 -2,67 14 4 12,67 38 48 22,00 262,452 7 118 374 3870 46032
% 56

119 1874 ESMA      TEZCAN 7K 8 8 5,33 2 4 0,67 6 3 5,00 2 8 -0,67 7 12 3,00 8 10 4,67 33 45 18,00 261,335 6 119 376 3903 46471
% 56

120 160 BUSE      KONAK 7B 4 7 1,67 1 5 -0,67 9 1 8,67 5 4 3,67 4 7 1,67 10 8 7,33 33 32 22,34 260,698 17 120 378 3917 46729
% 57

121 1359 B RAT     ERDEM 7F 8 4 6,67 3 0 3,00 2 2 1,33 1 3 0,00 1 1 0,67 8 5 6,33 23 15 18,00 260,219 9 121 381 3938 46921
% 57

122 1272 İDİL İPEK ATALAY 7F 6 3 5,00 2 2 1,33 4 2 3,33 4 1 3,67 4 9 1,00 7 3 6,00 27 20 20,33 260,111 10 122 382 3941 46960
% 57

123 204 COŞKUN    TOZ 7C 8 11 4,33 6 4 4,67 6 1 5,67 5 5 3,33 3 15 -2,00 11 9 8,00 39 45 24,00 259,327 20 123 383 3963 47248
% 57

124 1172 YUSUF     ORAL 7E 12 8 9,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 35 55 16,66 258,087 13 124 386 3996 47742
% 58

125 1023 İBRAHİM   ATUN 7H 7 13 2,67 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 4 12 0,00 11 8 8,33 37 48 21,00 258,076 6 125 387 3997 47748
% 58

126 306 ENES      EROĞLU 7C 9 11 5,33 3 7 0,67 8 2 7,33 6 4 4,67 3 17 -2,67 11 9 8,00 40 50 23,33 257,785 21 126 388 4005 47866
% 58

127 1925 TUĞ ENAZ  KARLO ĞLU7K 12 7 9,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 7 13 2,67 6 10 2,67 31 54 13,01 257,549 7 127 390 4010 47972
% 58

128 1972 MUSTAFA   KOYSAL 7L 11 8 8,33 4 6 2,00 7 3 6,00 6 4 4,67 4 14 -0,67 6 12 2,00 38 47 22,33 257,206 11 128 394 4024 48108
% 58

129 1267 AMİNE     ALKIŞ 7F 10 10 6,67 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 8 12 4,00 36 54 18,00 257,151 11 129 395 4029 48149
% 58

130 179 MEHMET    SÜRÜCÜ 7B 3 17 -2,67 4 6 2,00 7 3 6,00 4 6 2,00 5 5 3,33 12 8 9,33 35 45 19,99 257,068 18 130 396 4035 48189
% 59

131 2487 MUHAMMED  BOZKURT7İ 7 8 4,33 4 5 2,33 8 2 7,33 8 1 7,67 3 1 2,67 4 13 -0,33 34 30 24,00 256,696 3 131 397 4045 48340
% 59

132 2230 MEHMET 7N 9 11 5,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 5 15 0,00 10 10 6,67 36 54 18,00 255,560 7 132 401 4093 48831
% 59
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3345 800 6728 82312

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,58 5 4 3,73 6 3 5,03 5 4 3,55 6 8 3,03 9 8 6,80 41 35 28,72 285,480

Okul Ortalaması 8 11 4,06 4 6 1,73 5 5 3,47 4 5 2,09 5 11 1,20 7 11 3,55 32 49 16,10 245,710

KATILIMLAR

133 1011 CİHANKADİRYAMAÇ 7D 10 10 6,67 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 10 10 6,67 29 41 15,34 254,497 6 133 407 4141 49306
% 60

134 522 TALHAMİRAÇKOÇAK 7D 9 11 5,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 11 9 8,00 4 16 -1,33 31 59 11,33 254,283 7 134 408 4148 49395
% 60

135 197 BERAT     YÜKSEK 7A 7 12 3,00 2 7 -0,33 9 0 9,00 6 4 4,67 7 10 3,67 5 13 0,67 36 46 20,68 253,684 20 135 410 4176 49644
% 60

136 1957 HAMZA     DERELİ 7L 13 7 10,67 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 17 -2,67 7 13 2,67 37 53 19,34 253,073 12 136 411 4197 49902
% 61

137 73 OSMANTALHAERDOL 7D 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 3 6,00 10 10 6,67 5 15 0,00 34 56 15,34 252,279 8 137 414 4224 50236
% 61

138 1295 FEVZİYE   KILIC 7F 12 6 10,00 1 8 -1,67 8 2 7,33 4 6 2,00 2 18 -4,00 9 11 5,33 36 51 18,99 251,444 12 138 420 4258 50597
% 61

139 1500 HANİFE    KANAT 7G 13 7 10,67 5 5 3,33 8 2 7,33 3 5 1,33 4 16 -1,33 4 15 -1,00 37 50 20,33 251,380 8 139 422 4261 50625
% 62

140 322 MELİS     TOKTAŞ 7A 10 10 6,67 7 3 6,00 8 2 7,33 2 4 0,67 5 15 0,00 32 34 20,67 250,415 21 140 424 4295 51074
% 62

141 1687 EMİNE     ELMALI 7H 11 9 8,00 0 9 -3,00 9 1 8,67 0 5 -1,67 6 12 2,00 5 13 0,67 31 49 14,67 250,183 7 141 425 4305 51165
% 62

142 1283 DİLEK     EKŞİ 7G 9 11 5,33 2 8 -0,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 7 13 2,67 6 13 1,67 34 55 15,66 250,123 9 142 427 4309 51191
% 62

143 1098 YAĞMUR    OYDAŞ 7N 5 11 1,33 2 2 1,33 6 2 5,33 0 4 -1,33 8 12 4,00 5 2 4,33 26 33 14,99 250,095 8 143 428 4310 51202
% 62

144 993 SÜMEYYE   ÇETİN 7G 6 8 3,33 2 4 0,67 6 3 5,00 4 3 3,00 5 8 2,33 6 9 3,00 29 35 17,33 249,633 10 144 429 4320 51384
% 62

145 1978 BEYZA     BAYER 7E 9 11 5,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 7 13 2,67 6 13 1,67 34 55 15,67 249,582 14 145 430 4324 51407
% 62

146 1265 ERKAM     DELİHASAN 7F 10 10 6,67 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 35 55 16,67 249,476 13 146 431 4328 51451
% 63

147 54 İLAYDA    BABA 7D 10 10 6,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 9 11 5,33 31 59 11,33 249,281 9 147 433 4336 51535
% 63

148 2409 ÖMER EFE  BAL 7H 10 10 6,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 8 12 4,00 4 16 -1,33 33 57 14,01 248,683 8 148 435 4369 51792
% 63

149 1383 KÜBRA     ÇEBER 7G 6 14 1,33 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 9 11 5,33 5 15 0,00 35 55 16,66 248,032 11 149 436 4400 52076
% 63

150 2484 MUHAMMED  KAYA 7G 8 12 4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 9 11 5,33 5 15 0,00 32 58 12,67 247,348 12 150 438 4425 52374
% 64

151 1330 HİRANUR   SARIBOĞA 7F 8 11 4,33 3 5 1,33 5 3 4,00 2 6 0,00 5 5 3,33 5 11 1,33 28 41 14,32 247,218 14 151 440 4429 52428
% 64

152 210 BEYZA GÜL ODA 7B 8 12 4,00 3 7 0,67 2 7 -0,33 7 3 6,00 6 8 3,33 6 14 1,33 32 51 15,00 246,679 19 152 441 4452 52670
% 64

153 0 NİSA      AYDIN 7A 6 11 2,33 2 7 -0,33 7 3 6,00 5 5 3,33 7 8 4,33 5 14 0,33 32 48 15,99 246,112 22 153 444 4477 52955
% 64

154 139 ELİF      YÜRÜKEL 7A 9 11 5,33 5 4 3,67 7 3 6,00 10 0 10,00 3 16 -2,33 6 14 1,33 40 48 24,00 245,819 23 154 445 4483 53082
% 64

155 1572 MUHAMMED  UÇAK 7H 10 10 6,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 6 14 1,33 31 59 11,33 245,232 9 155 446 4493 53336
% 65

156 1530 EZGİ      SELALMAZ 7G 7 11 3,33 2 6 0,00 6 3 5,00 1 9 -2,00 5 11 1,33 8 8 5,33 29 48 12,99 244,598 13 156 448 4515 53638
% 65

157 2390 ZÜLEYHA   CAN 7N 9 11 5,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 6 14 1,33 32 58 12,67 244,477 9 157 449 4523 53707
% 65

158 142 ELZEM     BEDÜK 7C 8 12 4,00 4 6 2,00 8 2 7,33 8 2 7,33 3 8 0,33 5 15 0,00 36 45 20,99 244,053 22 158 454 4535 53875
% 65

159 1213 M EBUBEKİRÖZKAYA 7H 8 12 4,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 11 9 8,00 31 59 11,34 243,900 10 159 455 4539 53937
% 66

160 1934 EREN      ATILIR 7L 11 8 8,33 1 7 -1,33 8 1 7,67 7 3 6,00 2 11 -1,67 4 12 0,00 33 42 19,00 243,858 13 160 456 4541 53948
% 66

161 1946 EFE       ÇETİN 7L 10 10 6,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 6 12 2,00 9 11 5,33 27 61 6,67 243,760 14 161 458 4543 53995
% 66

162 1922 SELAHATTİNÇÖKELEZ 7İ 8 6 6,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 1 5 -0,67 0 2 -0,67 7 10 3,67 25 34 13,66 241,516 4 162 467 4628 54986
% 67

163 1271 SÜMEYYE   YURCİ 7F 7 10 3,67 3 5 1,33 5 3 4,00 2 6 0,00 5 7 2,67 5 11 1,33 27 42 13,00 241,331 15 163 468 4633 55077
% 67

164 1800 ELİF      ŞEN 7İ 9 11 5,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 12 8 9,33 29 61 8,66 241,323 5 164 469 4634 55083
% 67

165 0 EMİR      BAKIŞ 7F 8 12 4,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 9 11 5,33 5 15 0,00 29 61 8,67 240,805 16 165 473 4657 55322
% 67

                                              5 / 11



OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3345 800 6728 82312

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,58 5 4 3,73 6 3 5,03 5 4 3,55 6 8 3,03 9 8 6,80 41 35 28,72 285,480

Okul Ortalaması 8 11 4,06 4 6 1,73 5 5 3,47 4 5 2,09 5 11 1,20 7 11 3,55 32 49 16,10 245,710

KATILIMLAR

166 1793 YUSUFEYMENCAN 7İ 8 12 4,00 2 7 -0,33 5 5 3,33 4 6 2,00 7 13 2,67 5 12 1,00 31 55 12,67 240,429 6 166 477 4672 55492
% 67

167 1329 RABİA     ANIK 7F 9 10 5,67 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 8 12 4,00 33 56 14,35 240,301 17 167 479 4675 55553
% 67

168 1173 ESLEM     AKSU 7D 7 13 2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 8 12 4,00 32 58 12,66 239,893 10 168 480 4691 55750
% 68

169 324 ELİF HÜSNAUSLU 7B 7 13 2,67 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 31 49 14,67 239,745 20 169 481 4694 55813
% 68

170 1851 BATIN     KARA*LL T 7İ 9 11 5,33 4 6 2,00 3 7 0,67 4 2 3,33 4 11 0,33 5 9 2,00 29 46 13,66 239,517 7 170 482 4708 55938
% 68

171 1515 KEREM     TOKTAŞ 7G 8 12 4,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 4 7 1,67 4 13 -0,33 31 47 15,35 239,453 14 171 484 4711 55969
% 68

172 1791 ABDULKADİRTUNCA 7İ 8 12 4,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 0 5 -1,67 0 6 -2,00 10 10 6,67 28 43 13,66 238,959 8 172 485 4726 56184
% 68

173 1535 SAMET     İLİ   Ğ 7G 8 12 4,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 10 10 6,67 32 58 12,67 238,955 15 173 486 4727 56187
% 68

174 1156 BERAT     İNCİ 7E 9 11 5,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 10 10 6,67 30 60 10,00 237,704 15 174 488 4771 56722
% 69

175 116 DOĞUKAN   AY 7C 5 14 0,33 3 6 1,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 1 3,67 6 10 2,67 26 43 11,67 237,691 23 175 489 4772 56731
% 69

176 2219 İSMAİI    YEIDA N 7L 5 15 0,00 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 10 10 6,67 33 57 14,00 237,232 15 176 493 4798 56957
% 69

177 1889 ALİENSAR  UYAR 7K 4 16 -1,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 8 12 4,00 8 12 4,00 31 59 11,33 237,080 8 177 494 4811 57036
% 69

178 1809 NAZ       GEZİCİ 7İ 5 12 1,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 10 2,67 8 11 4,33 28 54 10,00 236,458 9 178 496 4836 57341
% 70

179 913 ÖMER      SAKALLI 7L 10 10 6,67 6 4 4,67 8 2 7,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 35 55 16,68 235,823 16 179 498 4860 57645
% 70

180 2088 GÜNDOĞAN  DEMİRTAŞ7M 9 11 5,33 4 6 2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 28 52 10,67 235,278 5 180 501 4877 57868
% 70

181 276 YİĞİT     ÇAĞLAR 7A 6 14 1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 8 12 4,00 5 15 0,00 31 59 11,33 234,420 24 181 505 4912 58263
% 71

182 1790 EBRAR     KAYAYAŞAR 7İ 3 11 -0,67 4 2 3,33 4 6 2,00 2 4 0,67 3 7 0,67 9 8 6,33 25 38 12,33 234,270 10 182 506 4916 58332
% 71

183 1921 GAMZE     DEMİRTÜRK 7K 5 12 1,00 1 8 -1,67 7 3 6,00 2 5 0,33 5 8 2,33 6 9 3,00 26 45 10,99 234,061 9 183 507 4922 58416
% 71

184 1628 FATMA     FERJANİ 7F 10 10 6,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 30 60 10,00 234,047 18 184 508 4924 58423
% 71

185 1262 METE KA   KARATAŞ 7K 9 11 5,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 3 17 -2,67 8 12 4,00 33 57 13,99 234,003 10 185 509 4927 58439
% 71

186 200 ŞEVVAL    BAKTİMUR 7B 7 13 2,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 10 10 6,67 31 59 11,35 233,828 21 186 511 4935 58508
% 71

187 1189 AYAZ      YILDIRIM 7D 6 14 1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 8 12 4,00 6 14 1,33 29 61 8,66 233,281 11 187 513 4957 58741
% 71

188 1958 SİNEM     ÖZKAN 7K 6 13 1,67 2 7 -0,33 4 6 2,00 6 4 4,67 6 14 1,33 7 13 2,67 31 57 12,01 232,769 11 188 515 4972 59008
% 72

189 1191 EFE       AYÇİÇEK 7E 4 13 -0,33 1 3 0,00 7 3 6,00 2 0 2,00 2 10 -1,33 9 5 7,33 25 34 13,67 232,306 16 189 517 4993 59268
% 72

190 1002 DİLEK     ERDEM 7D 8 12 4,00 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 31 59 11,34 232,084 12 190 519 4998 59369
% 72

191 2217 İLAYDA    UÇAR 7N 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 6 1,00 6 14 1,33 10 10 6,67 30 59 10,34 232,048 10 191 520 4999 59392
% 72

192 1901 ABDÜLHEKİMATİK 7M 9 11 5,33 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 3 17 -2,67 30 60 10,00 231,940 6 192 521 5004 59461
% 72

193 2382 YUSUF     SARIBOĞA 7L 10 10 6,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 29 61 8,67 230,699 17 193 523 5050 60019
% 73

194 1704 SÜBHİYE   MUHAMEAIİ 7M 6 14 1,33 3 7 0,67 5 4 3,67 1 9 -2,00 9 11 5,33 4 16 -1,33 28 61 7,67 230,698 7 194 524 5051 60021
% 73

195 220 MEHMET    ARAZ 7C 5 12 1,00 4 6 2,00 5 5 3,33 8 2 7,33 3 17 -2,67 9 11 5,33 34 53 16,32 230,694 24 195 525 5052 60024
% 73

196 1151 SULTAN    ZEKİ 7G 9 10 5,67 1 3 0,00 6 4 4,67 1 6 -1,00 1 10 -2,33 5 4 3,67 23 37 10,68 230,445 16 196 527 5057 60146
% 73

197 202 ECRİN     AYDIN 7F 8 12 4,00 4 6 2,00 3 7 0,67 1 8 -1,67 5 11 1,33 6 13 1,67 27 57 8,00 230,390 19 197 528 5058 60174
% 73

198 1185 YAKUP     SEYREK 7E 7 13 2,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 10 10 6,67 31 59 11,34 230,005 17 198 532 5073 60357
% 73
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3345 800 6728 82312

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,58 5 4 3,73 6 3 5,03 5 4 3,55 6 8 3,03 9 8 6,80 41 35 28,72 285,480

Okul Ortalaması 8 11 4,06 4 6 1,73 5 5 3,47 4 5 2,09 5 11 1,20 7 11 3,55 32 49 16,10 245,710

KATILIMLAR

199 102 MEHMETALİ ARINCI 7L 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 11 9 8,00 28 62 7,33 229,921 18 199 534 5078 60405
% 73

200 1688 BETÜL NUR KARABIÇAK7H 8 11 4,33 3 7 0,67 3 6 1,00 5 5 3,33 5 15 0,00 6 14 1,33 30 58 10,66 229,728 11 200 535 5085 60507
% 74

201 0 ELİF      ÇETİN 7M 8 12 4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 13 1,67 28 61 7,67 229,590 8 201 536 5093 60583
% 74

202 7212 YAĞMUR    BULUT 7K 6 11 2,33 5 3 4,00 6 3 5,00 4 6 2,00 4 12 0,00 4 11 0,33 29 46 13,66 228,629 12 202 540 5132 61068
% 74

203 1315 SÜMEYYE   DELİOĞLU 7F 9 11 5,33 0 5 -1,67 3 5 1,33 2 8 -0,67 6 11 2,33 20 40 6,65 227,752 20 203 542 5165 61504
% 75

204 1636 HEDİL     ABDULAZİZ 7M 5 15 0,00 4 6 2,00 5 5 3,33 0 10 -3,33 7 13 2,67 7 13 2,67 28 62 7,34 226,933 9 204 544 5193 61903
% 75

205 1061 EGE       KURT 7H 11 9 8,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 27 63 5,99 226,824 12 205 546 5198 61953
% 75

206 2388 ZEYNEP     KOŞAK 7M 6 13 1,67 7 2 6,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 32 56 13,33 226,456 10 206 549 5212 62135
% 75

207 1855 ALİHAMZA  ÇELİKCAN 7K 6 13 1,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 7 13 2,67 8 12 4,00 25 64 3,68 226,430 13 207 550 5213 62144
% 75

208 121 EYLÜLCEMREYAR 7B 7 11 3,33 1 5 -0,67 7 2 6,33 2 8 -0,67 5 9 2,00 4 16 -1,33 26 51 8,99 226,237 22 208 555 5224 62258
% 76

209 1727 ŞEVVAL     TAM 7İ 5 15 0,00 4 4 2,67 6 14 1,33 8 12 4,00 23 45 8,00 225,793 11 209 560 5241 62451
% 76

210 1309 SEFER     UNCUOĞLU 7F 8 12 4,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 8 12 4,00 28 62 7,33 225,219 21 210 563 5264 62716
% 76

211 0 BERFİN    DURAN 7F 6 4 4,67 0 5 -1,67 3 2 2,33 2 3 1,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 17 28 7,66 224,825 22 211 567 5283 62921
% 76

212 2211 HİRANUR   POLAT 7N 7 13 2,67 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 6 13 1,67 31 58 11,68 224,275 11 212 569 5302 63198
% 77

213 130 TANEM     GÜNER 7A 4 16 -1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 9 1 8,67 6 14 1,33 7 10 3,67 29 58 9,67 223,508 25 213 572 5330 63572
% 77

214 169 HARUN     AYYILDIZ 7B 6 9 3,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 8 12 4,00 20 45 5,01 223,152 23 214 574 5343 63748
% 77

215 1681 RABİA     İLHAN 7K 5 15 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 7 13 2,67 5 15 0,00 29 61 8,67 222,939 14 215 577 5356 63872
% 78

216 1769 MİRAY     AKSAKALLI 7H 5 15 0,00 5 5 3,33 7 3 6,00 1 9 -2,00 7 13 2,67 25 45 10,00 222,584 13 216 579 5367 64058
% 78

217 224 NURSENA   MIHLA 7A 9 11 5,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 4 3,67 2 16 -3,33 8 12 4,00 28 59 8,34 222,423 26 217 580 5374 64129
% 78

218 1880 BERAT 7M 9 11 5,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 28 62 7,34 221,351 11 218 582 5409 64673
% 79

219 1623 MERVE     ÖZİNAL 7H 6 14 1,33 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 3 13 -1,33 27 59 7,34 221,257 14 219 583 5412 64722
% 79

220 280 EMİR KA AYKABAY 7A 4 5 2,33 5 5 3,33 6 4 4,67 0 1 -0,33 1 3 0,00 16 18 10,00 220,994 27 220 584 5418 64847
% 79

221 212 AKIN      ÇETİNKAYA 7İ 11 9 8,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 4 16 -1,33 5 14 0,33 25 64 3,67 220,870 12 221 588 5423 64915
% 79

222 1438 İREM      AÇIKYÜREK 7G 9 11 5,33 4 6 2,00 7 3 6,00 4 6 2,00 3 16 -2,33 4 16 -1,33 31 58 11,67 220,859 17 222 589 5426 64921
% 79

223 317 *İRA NUR  ŞAHİN 7C 9 11 5,33 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 14 -0,67 27 51 10,00 220,435 25 223 591 5442 65128
% 79

224 1565 ZEYNEP    DALKILIÇ 7G 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 6 14 1,33 8 12 4,00 24 66 1,99 219,232 18 224 592 5471 65674
% 80

225 2231 MEHMET    BAYRAKÇI 7H 5 10 1,67 1 7 -1,33 4 6 2,00 1 2 0,33 7 13 2,67 18 38 5,34 219,006 15 225 593 5479 65759
% 80

226 1208 YUSUF     SUMELİ 7E 8 12 4,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 4 16 -1,33 8 12 4,00 25 65 3,34 218,631 18 226 597 5493 65934
% 80

227 0 YUSUF     ÇINAR 7K 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 4 16 -1,33 26 64 4,67 216,532 15 227 601 5565 67028
% 81

228 1128 ALİHAN    GEDİK 7M 8 12 4,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 5 15 0,00 6 14 1,33 24 66 2,00 215,305 12 228 604 5612 67680
% 82

229 251 ALPEREN   YILDIR M 7C 6 11 2,33 4 6 2,00 7 3 6,00 9 1 8,67 1 13 -3,33 4 16 -1,33 31 50 14,34 214,354 26 229 608 5646 68194
% 83

230 1600 AHMET     ABBUDE 7F 5 14 0,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 8 12 4,00 3 17 -2,67 25 64 3,66 213,974 23 230 609 5661 68375
% 83

231 1331 MUTTALİP  AYDÖGAN 7F 4 16 -1,33 4 6 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 7 13 2,67 5 15 0,00 26 64 4,67 213,861 24 231 610 5663 68414
% 83
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3345 800 6728 82312

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,58 5 4 3,73 6 3 5,03 5 4 3,55 6 8 3,03 9 8 6,80 41 35 28,72 285,480

Okul Ortalaması 8 11 4,06 4 6 1,73 5 5 3,47 4 5 2,09 5 11 1,20 7 11 3,55 32 49 16,10 245,710

KATILIMLAR

232 2037 EMRE      SARICI 7N 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 27 63 6,00 213,788 12 232 611 5666 68444
% 83

233 1742 NEHİR     BİNGÖL 7H 3 17 -2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 7 13 2,67 25 65 3,33 213,712 16 233 613 5668 68472
% 83

234 2488 SALİH     ARSLAN 7G 9 11 5,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 4 16 -1,33 3 16 -2,33 27 62 6,33 212,811 19 234 615 5698 68899
% 84

235 1725 YUSUF     TAM 7İ 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 9 4,00 4 16 -1,33 24 62 3,34 212,596 13 235 617 5705 69010
% 84

236 1287 AYŞE      YİĞİT 7F 5 15 0,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 8 12 4,00 26 64 4,66 211,596 25 236 620 5734 69507
% 84

237 1915 PERİHAN   CUŞKUN 7L 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 23 67 0,66 211,475 19 237 621 5742 69565
% 85

238 1046 SEMİHCAN   DALĞALİ 7D 4 16 -1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 5 15 0,00 23 67 0,67 211,059 13 238 623 5754 69767
% 85

239 2380 YUSUF     KARATAŞ 7M 7 13 2,67 2 8 -0,67 9 1 8,67 5 5 3,33 3 17 -2,67 4 16 -1,33 30 60 10,00 210,616 13 239 625 5769 69978
% 85

240 1943 YASİN AYAZORTATEPE7L 5 15 0,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 10 10 6,67 23 67 0,67 210,489 20 240 626 5772 70046
% 85

241 2228 MEDİNE    TANRIYATAP7N 6 14 1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 14 -0,67 7 13 2,67 24 64 2,67 210,417 13 241 627 5773 70084
% 85

242 2901 EMİRHAN   AYAĞ 7H 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 24 66 1,99 209,447 17 242 631 5805 70542
% 86

243 1441 ARDA      TAŞDELEN 7F 6 14 1,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 26 64 4,66 209,131 26 243 632 5813 70683
% 86

244 1883 AHMET EFE KAHVECİ 7E 6 14 1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 25 65 3,33 208,640 19 244 637 5832 70914
% 86

245 1813 BÜŞRA NUR Ö *AŞ 7İ 5 15 0,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 4 -0,33 1 4 -0,33 8 12 4,00 18 52 0,67 208,058 14 245 639 5846 71233
% 87

246 423 EMİRC*    DAKAK 7G 6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 14 0,33 24 65 2,33 207,660 20 246 640 5861 71413
% 87

247 1740 MERT ALİ TOPKARAOĞLU7H 5 7 2,67 1 5 -0,67 0 5 -1,67 0 6 -2,00 0 11 -3,67 8 6 6,00 14 40 0,66 207,605 18 247 641 5862 71434
% 87

248 1792 ELİFNUR   ASLANHAN 7İ 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 10 10 6,67 25 65 3,34 207,308 15 248 644 5869 71564
% 87

249 1938 IRMAK     ÖEN 7E 4 16 -1,33 4 6 2,00 5 4 3,67 3 7 0,67 5 14 0,33 5 15 0,00 26 62 5,34 206,982 20 249 645 5878 71695
% 87

250 1307 MUHAMMED  KAYA 7F 7 13 2,67 3 7 0,67 3 6 1,00 4 5 2,33 4 15 -1,00 4 16 -1,33 25 62 4,34 206,881 27 250 646 5882 71750
% 87

251 1839 ARİF      KARAÇOBAN 7K 6 14 1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 2 18 -4,00 26 64 4,66 206,747 16 251 647 5889 71823
% 87

252 8 AYŞE NUR  ÇELİK 7A 7 13 2,67 5 5 3,33 3 6 1,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 2 18 -4,00 24 65 2,33 206,531 28 252 648 5898 71930
% 87

253 1575 YUSUF     AYDINHAN 7M 6 14 1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 26 64 4,67 206,319 14 253 650 5909 72029
% 88

254 1625 ALA       MUHAMEDALİ 7E 9 11 5,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 23 67 0,67 206,109 21 254 652 5916 72138
% 88

255 1473 MUSA SAİT CENGİZ 7L 4 16 -1,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 18 -4,00 11 9 8,00 25 65 3,34 205,583 21 255 655 5934 72367
% 88

256 1778 UTKU      MARAZ 7İ 8 12 4,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 23 67 0,67 205,529 16 256 657 5936 72392
% 88

257 1548 BERRAK    KAVALCI 7G 4 16 -1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 25 65 3,33 205,488 21 257 658 5937 72416
% 88

258 1159 ENES      TAŞ 7D 5 15 0,00 5 5 3,33 0 10 -3,33 5 5 3,33 15 35 3,33 205,293 14 258 660 5946 72518
% 88

259 8000 MİKAİL    ALAOĞLU 7M 4 16 -1,33 6 4 4,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 1 19 -5,33 27 63 6,01 205,183 15 259 661 5950 72560
% 88

260 1540 CENK      TOSUN 7H 6 13 1,67 3 7 0,67 2 6 0,00 2 7 -0,33 2 14 -2,67 7 12 3,00 22 59 2,34 205,122 19 260 663 5953 72587
% 88

261 32 NAZIM     BAYTEMUR 7D 5 14 0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 15 -3,00 8 12 4,00 24 62 3,33 205,090 15 261 664 5954 72603
% 88

262 2402 NİHAT     AKDOĞAN 7N 7 13 2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 22 68 -0,67 205,068 14 262 665 5955 72618
% 88

263 1256 İDRİS CAN ÇAVDAR 7E 3 17 -2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 5 14 0,33 23 66 1,00 204,975 22 263 666 5957 72661
% 88

264 2075 ELİ FAZ   AKSU 7N 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 24 66 1,99 204,323 15 264 669 5977 72981
% 89
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3345 800 6728 82312

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,58 5 4 3,73 6 3 5,03 5 4 3,55 6 8 3,03 9 8 6,80 41 35 28,72 285,480

Okul Ortalaması 8 11 4,06 4 6 1,73 5 5 3,47 4 5 2,09 5 11 1,20 7 11 3,55 32 49 16,10 245,710

KATILIMLAR

265 2015 ECRİN     AĞGÜL 7N 2 17 -3,67 3 5 1,33 2 5 0,33 4 6 2,00 5 15 0,00 7 11 3,33 23 59 3,32 203,915 16 265 672 5991 73167
% 89

266 0 EYÜP      TAYFUN 7K 6 14 1,33 1 9 -2,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 5 14 0,33 6 14 1,33 21 68 -1,67 203,748 17 266 674 6002 73248
% 89

267 1281 MEHMET    ŞENLİK 7F 6 12 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 5 13 0,67 5 15 0,00 20 66 -2,00 203,530 28 267 675 6009 73350
% 89

268 1819 HARUN     TAMGAÇ 7K 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 7 13 2,67 3 17 -2,67 21 69 -2,00 203,204 18 268 677 6018 73492
% 89

269 2214 HÜSEYİN   ÜSTÜN 7N 10 10 6,67 3 7 0,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 1 19 -5,33 4 16 -1,33 26 64 4,68 202,891 17 269 680 6026 73619
% 89

270 1837 MERVE NUR YÖRENÇ 7İ 7 13 2,67 3 7 0,67 4 5 2,33 1 9 -2,00 5 15 0,00 3 17 -2,67 23 66 1,00 202,485 17 270 681 6040 73784
% 90

271 2373 YAĞMURSENAGÜRBÜZ7M 6 14 1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 23 67 0,67 202,189 16 271 682 6045 73906
% 90

272 1576 ALİ EFE   OKŞAŞ 7G 5 15 0,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 23 67 0,66 201,425 22 272 686 6066 74235
% 90

273 1917 MEDİNE    ÜLGEN 7L 2 18 -4,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 8 11 4,33 3 17 -2,67 23 66 0,99 201,195 22 273 688 6074 74320
% 90

274 1760 EYLÜL     TEKİN 7L 5 15 0,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 3 2,00 5 15 0,00 3 7 0,67 19 57 0,00 200,885 23 274 690 6087 74457
% 90

275 1723 OĞUZHAN   YAŞAR 7İ 7 13 2,67 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 17 -3,67 6 14 1,33 24 65 2,33 200,845 18 275 691 6089 74475
% 90

276 1979 SUDE NUR  GÖZÜKARA7K 4 10 0,67 0 3 -1,00 2 1 1,67 0 1 -0,33 4 12 0,00 3 11 -0,67 13 38 0,34 200,614 19 276 693 6095 74584
% 91

277 159 ABDULKERİMMASRİJAZBA7D 6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 3 17 -2,67 24 66 2,00 200,589 16 277 695 6098 74591
% 91

278 2378 YUSUF     BOR 7G 1 19 -5,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 6 14 1,33 23 67 0,67 200,587 23 278 696 6099 74594
% 91

279 1578 HANNANEFE KORKMAZ7H 4 16 -1,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 4 3,67 5 15 0,00 5 15 0,00 24 65 2,34 200,486 20 279 697 6102 74628
% 91

280 1750 ERAY      ÇOKGE *N 7İ 7 11 3,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 5 15 0,00 2 18 -4,00 22 66 0,00 199,906 19 280 698 6117 74858
% 91

281 8001 YASİN     ÇEKİRKEKOĞ 7N 2 9 -1,00 1 6 -1,00 2 5 0,33 1 4 -0,33 3 9 0,00 4 8 1,33 13 41 -0,67 199,304 18 281 699 6127 75104
% 91

282 1169 EMİR      BALIK 7F 4 16 -1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 7 13 2,67 23 67 0,67 198,849 29 282 700 6144 75297
% 91

283 2395 MUSTAFA EMRE GENC 7K 3 17 -2,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 3 17 -2,67 23 67 0,66 198,784 20 283 701 6148 75325
% 92

284 1264 SILA      KOCAMAN 7E 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 2 18 -4,00 23 67 0,67 198,637 23 284 702 6153 75374
% 92

285 250 HAMZA     MUTLU 7C 3 9 0,00 1 7 -1,33 6 3 5,00 4 5 2,33 0 10 -3,33 5 11 1,33 19 45 4,00 198,030 27 285 703 6170 75606
% 92

286 1928 İLKNUR    TUNCER 7K 3 17 -2,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 15 -1,00 7 13 2,67 23 66 0,99 197,873 21 286 704 6176 75663
% 92

287 1551 İBRAHİM   SEZER 7D 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 10 -1,33 18 44 3,34 197,740 17 287 705 6180 75713
% 92

288 0 SEVDE     YÜCE 7F 9 11 5,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 18 -4,00 4 14 -0,67 22 66 -0,01 197,374 30 288 706 6187 75825
% 92

289 2232 MELEK NUR ÇAKIR 7M 3 17 -2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 22 68 -0,67 197,361 17 289 707 6188 75831
% 92

290 1959 SÜ E      YÜKS K 7K 7 13 2,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 3 17 -2,67 23 67 0,66 197,288 22 290 708 6189 75868
% 92

291 1091 MEHE  ALİ    ABDULAH7N 7 13 2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 18 -4,00 6 14 1,33 22 68 -0,67 194,960 19 291 712 6244 76730
% 93

292 1537 BOTAN     BATUR 7E 6 14 1,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 1 19 -5,33 8 12 4,00 23 67 0,67 194,600 24 292 714 6256 76857
% 93

293 1574 BÜNYAMİN  AYDINHAN7E 4 16 -1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 2 18 -4,00 21 69 -1,99 194,300 25 293 716 6265 76963
% 94

294 1573 ESLEM     DEMİR 7G 3 17 -2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 21 69 -2,00 193,713 24 294 719 6276 77160
% 94

295 1560 RÜZGAR    TURALI 7H 3 17 -2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 21 69 -2,01 192,939 21 295 721 6294 77430
% 94

296 1873 MURAT     BUYUN 7M 1 8 -1,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 21 58 1,66 192,872 18 296 722 6298 77447
% 94

297 1282 YUNUS     ÖZCELIK 7F 7 13 2,67 4 6 2,00 2 6 0,00 1 8 -1,67 3 15 -2,00 2 13 -2,33 19 61 -1,33 192,823 31 297 723 6300 77462
% 94
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3345 800 6728 82312

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,58 5 4 3,73 6 3 5,03 5 4 3,55 6 8 3,03 9 8 6,80 41 35 28,72 285,480

Okul Ortalaması 8 11 4,06 4 6 1,73 5 5 3,47 4 5 2,09 5 11 1,20 7 11 3,55 32 49 16,10 245,710

KATILIMLAR

298 1887 ALAEETTİN Y*U Z 7M 7 13 2,67 3 7 0,67 2 7 -0,33 3 7 0,67 2 18 -4,00 5 15 0,00 22 67 -0,32 192,303 19 298 725 6313 77618
% 94

299 2001 CEMAL ALP YILDIRIM 7E 4 16 -1,33 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 18 -4,00 6 14 1,33 25 65 3,33 192,064 26 299 727 6319 77681
% 94

300 300 YAĞMURCAN AMURAK 7N 6 14 1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 17 -2,67 3 17 -2,67 24 66 1,99 191,996 20 300 728 6321 77696
% 94

301 1214 TUĞBA     KÖKNEL 7E 3 17 -2,67 5 5 3,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 24 66 1,99 191,873 27 301 729 6324 77727
% 94

302 1895 OSMAN     KARAKÜTÜK7M 8 12 4,00 4 6 2,00 3 7 0,67 1 5 -0,67 3 17 -2,67 2 18 -4,00 21 65 -0,67 191,197 20 302 731 6343 77951
% 95

303 2132 HASAN     DEN Rİ 7N 8 12 4,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 18 -4,00 4 16 -1,33 21 69 -2,00 189,985 21 303 732 6366 78279
% 95

304 1960 HAZAL     GEDİK 7K 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 2 17 -3,67 19 70 -4,34 189,831 23 304 733 6369 78314
% 95

305 2406 NİZAR     ULUĞ 7K 2 17 -3,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 7 -0,33 3 17 -2,67 9 11 5,33 20 68 -2,67 189,615 24 305 734 6376 78363
% 95

306 2410 ÖMER      CAN 7F 3 13 -1,33 1 6 -1,00 6 2 5,33 1 4 -0,33 0 10 -3,33 4 9 1,00 15 44 0,34 188,662 32 306 737 6385 78621
% 96

307 0 EGEMENBARIŞDOĞANER7D 7 13 2,67 2 1 1,67 0 12 -4,00 0 5 -1,67 9 31 -1,33 187,403 18 307 739 6399 78926
% 96

308 1155 MELİSA    DEMİR 7D 6 13 1,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 2 18 -4,00 4 16 -1,33 22 67 -0,32 187,329 19 308 740 6403 78946
% 96

309 2159 TAHAKERİM ZENGİN 7N 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 20 70 -3,34 185,839 22 309 744 6422 79282
% 96

310 1316 ÖMERFARUK YESÜKAN7F 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 3 17 -2,67 21 69 -2,01 185,536 33 310 745 6428 79348
% 96

311 1846 AZAD      ÇELİKCAN 7K 3 14 -1,67 2 6 0,00 3 6 1,00 2 6 0,00 3 12 -1,00 3 13 -1,33 16 57 -3,00 185,241 25 311 746 6431 79423
% 96

312 1311 ARDA      PEHLİVAN 7F 5 15 0,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 17 -2,67 4 11 0,33 18 67 -4,34 184,866 34 312 747 6436 79500
% 97

313 1976 BİLAL     İMAÇ 7M 4 16 -1,33 1 9 -2,00 5 4 3,67 0 10 -3,33 6 14 1,33 2 18 -4,00 18 71 -5,66 184,022 21 313 750 6454 79671
% 97

314 2403 NİHAT     SUNA 7N 4 16 -1,33 3 7 0,67 0 10 -3,33 5 5 3,33 4 16 -1,33 4 16 -1,33 20 70 -3,32 183,931 23 314 751 6456 79688
% 97

315 2334 MEHMETEFE  TÜRK 7E 5 15 0,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 5 15 0,00 19 71 -4,67 183,441 28 315 752 6464 79789
% 97

316 1227 MAURO     İCARDİ 7E 5 15 0,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 1 19 -5,33 18 72 -5,99 183,379 29 316 754 6467 79811
% 97

317 1550 ALİ       BATUK 7F 3 16 -2,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 1 19 -5,33 20 69 -3,00 183,044 35 317 755 6472 79868
% 97

318 1655 NACEH 7M 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 2 18 -4,00 19 71 -4,67 182,513 22 318 756 6480 79969
% 97

319 1765 VEFA      ABARAMAK 7G 2 18 -4,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 8 42 -6,00 180,861 25 319 761 6506 80287
% 98

320 1407 HALİL     OMAR 7İ 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 1 19 -5,33 20 70 -3,32 180,468 20 320 762 6513 80355
% 98

321 1799 ÖMERFARUK ÇOLAK 7İ 5 15 0,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 2 17 -3,67 19 70 -4,33 180,463 21 321 763 6514 80357
% 98

322 2385 YUSUF     YILDIRIM 7H 2 18 -4,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 15 55 -3,33 180,045 22 322 765 6518 80429
% 98

323 1205 MUSTAFA   ADAŞLIK 7M 6 14 1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 3 17 -2,67 4 16 -1,33 17 73 -7,33 179,649 23 323 767 6525 80493
% 98

324 1201 YAREN     TURAL 7E 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 18 -4,00 5 15 0,00 19 71 -4,67 179,197 30 324 768 6536 80578
% 98

325 8111 M EMİN    KIRLAK 7M 4 15 -1,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 1 18 -5,00 20 68 -2,66 178,575 24 325 770 6546 80662
% 98

326 1144 YUSUF     BATUR 7M 3 17 -2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 14 0,33 3 17 -2,67 17 72 -7,01 178,303 25 326 771 6550 80702
% 98

327 2173 YUSUF EMİRKI* 7H 4 10 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 2 18 -4,00 16 68 -6,66 177,693 23 327 774 6557 80765
% 98

328 1065 ELFİDA    İL 7D 6 14 1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 6 4 4,67 3 17 -2,67 1 19 -5,33 20 70 -3,33 176,981 20 328 775 6566 80856
% 98

329 1050 DORUK     BALABANOĞL7D 5 15 0,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 17 73 -7,34 176,280 21 329 777 6577 80949
% 98

330 1022 RABİA Z   İNANÇ 7D 5 15 0,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 0 10 -3,33 3 16 -2,33 4 16 -1,33 16 73 -8,32 175,976 22 330 778 6581 80994
% 98
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3345 800 6728 82312

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,58 5 4 3,73 6 3 5,03 5 4 3,55 6 8 3,03 9 8 6,80 41 35 28,72 285,480

Okul Ortalaması 8 11 4,06 4 6 1,73 5 5 3,47 4 5 2,09 5 11 1,20 7 11 3,55 32 49 16,10 245,710

KATILIMLAR

331 2413 RABİA     ÇATALKAYA 7L 2 16 -3,33 2 5 0,33 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 14 0,33 15 69 -8,00 175,634 24 331 779 6584 81038
% 98

332 2397 MÜSLÜM    YOLCU 7H 5 15 0,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 17 -2,67 4 15 -1,00 16 73 -8,34 175,594 24 332 780 6585 81045
% 98

333 1944 RENAS     AYDIN 7L 2 18 -4,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 18 72 -6,01 175,591 25 333 781 6586 81047
% 98

334 881 ANDERSÖN  TALISCA 7E 6 14 1,33 0 10 -3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 18 -4,00 4 16 -1,33 17 73 -7,33 174,819 31 334 782 6595 81131
% 99

335 1196 YAĞMUR    TURAL 7E 4 16 -1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 18 -4,00 5 15 0,00 18 72 -6,00 173,612 32 335 783 6609 81250
% 99

336 1912 BATUHA    ÇİFTÇİ 7G 5 15 0,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 1 19 -5,33 19 71 -4,67 172,945 26 336 784 6613 81294
% 99

337 2103 EREN      YENİCE 7N 4 16 -1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 18 -4,00 4 16 -1,33 18 72 -5,99 170,777 24 337 787 6637 81478
% 99

338 1951 SAMETCAN  BEYAZKLINÇ7L 5 15 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 1 19 -5,33 17 73 -7,33 168,303 26 338 789 6654 81632
% 99

339 999 MUHAMMED  ÇE İN 7G 2 18 -4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 2 18 -4,00 15 75 -10,01166,213 27 339 790 6668 81731
% 99

340 1228 YUNUS EMRE MIHA 7İ 4 16 -1,33 3 6 1,00 0 9 -3,00 2 8 -0,67 2 18 -4,00 4 16 -1,33 15 73 -9,33 165,850 22 340 791 6671 81746
% 99

341 1788 KEREM     KAYA 7İ 2 18 -4,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 1 5 -0,67 0 10 -3,33 9 57 -10,00165,486 23 341 792 6673 81760
% 99

342 7947 ALİ       KIRMIZI 7L 2 18 -4,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 2 17 -3,67 15 74 -9,66 163,018 27 342 793 6684 81846
% 99

343 1570 IRMAK     YİĞİT 7İ 3 17 -2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 19 -5,33 3 17 -2,67 13 77 -12,67150,295 24 343 794 6704 82017
% 100

344 1703 SUPİ      KALECİ 7İ 0 0 0,00

345 1350 SEDANUR   Y 7H 0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80
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7A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3345 800 6728 82312

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,58 5 4 3,73 6 3 5,03 5 4 3,55 6 8 3,03 9 8 6,80 41 35 28,72 285,480

Okul Ortalaması 8 11 4,06 4 6 1,73 5 5 3,47 4 5 2,09 5 11 1,20 7 11 3,55 32 49 16,10 245,710

SINIF: 7A

KATILIMLAR

1 267 LOKMAN    HEKİMOĞLU7A 17 2 16,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 0 9,00 10 3 9,00 16 3 15,00 70 10 66,67 406,907 1 5 31 416 5716
% 6,94

2 140 AYHAN     HORO 7A 13 5 11,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 6 7,00 17 3 16,00 67 16 61,66 382,649 2 7 48 722 9548
% 12

3 170 EMİRHAN   SANCAR 7A 13 6 11,00 8 1 7,67 9 0 9,00 9 0 9,00 6 6 4,00 10 6 8,00 55 19 48,67 334,300 3 19 123 1692 21088
% 26

4 256 ECRİN NUR AKÇAY 7A 11 9 8,00 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 6 8,00 9 10 5,67 54 31 43,68 327,336 4 27 140 1865 23109
% 28

5 124 YUSUF     EKİN 7A 11 8 8,33 4 6 2,00 9 1 8,67 7 3 6,00 9 4 7,67 10 8 7,33 50 30 40,00 324,480 5 29 146 1941 23945
% 29

6 998 HAVİN     TEKBARAN 7A 11 9 8,00 4 6 2,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 4 6,67 9 9 6,00 49 31 38,67 315,337 6 39 172 2200 26877
% 33

7 122 EMİR      YILDIRIM 7A 8 11 4,33 7 1 6,67 9 1 8,67 4 4 2,67 7 7 4,67 13 3 12,00 48 27 39,01 314,444 7 40 176 2236 27149
% 33

8 0 EMİRHAN   ÖZKUL 7A 12 7 9,67 2 8 -0,67 10 0 10,00 7 3 6,00 8 7 5,67 9 10 5,67 48 35 36,34 311,233 8 45 189 2319 28131
% 34

9 1808 BERRA     KIZILTAŞ 7A 9 3 8,00 5 5 3,33 9 1 8,67 8 2 7,33 5 4 3,67 8 1 7,67 44 16 38,67 309,068 9 50 198 2370 28818
% 35

10 98 HALİL A   AYDIN 7A 10 9 7,00 5 5 3,33 10 0 10,00 8 2 7,33 4 6 2,00 11 5 9,33 48 27 38,99 305,352 10 57 210 2484 30102
% 37

11 0 ÖMER ASIM  AKÇAY 7A 11 9 8,00 5 5 3,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 11 5,33 8 11 4,33 49 40 35,66 302,507 11 60 221 2581 31046
% 38

12 95 SEYRİN NURASLANHAN7A 10 10 6,67 3 7 0,67 9 1 8,67 6 4 4,67 7 11 3,33 11 9 8,00 46 42 32,01 294,755 12 68 247 2817 33707
% 41

13 132 ÖMER FARUKAYSAN 7A 12 6 10,00 5 3 4,00 6 3 5,00 10 0 10,00 3 4 1,67 7 9 4,00 43 25 34,67 292,557 13 70 254 2893 34549
% 42

14 94 EFE MİRAÇ ABARAMAK7A 8 11 4,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 3 9 0,00 11 7 8,67 47 32 36,34 287,278 14 75 268 3083 36478
% 44

15 89 BİRKAN    İLBAN 7A 10 10 6,67 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 5 11 1,33 7 12 3,00 46 39 33,00 279,327 15 82 294 3305 39375
% 48

16 321 EYÜP      TUNÇTAN 7A 6 7 3,67 4 5 2,33 6 4 4,67 8 1 7,67 3 8 0,33 12 6 10,00 39 31 28,67 276,496 16 89 304 3394 40426
% 49

17 289 DİCLE     ÖZKAL 7A 14 6 12,00 4 6 2,00 8 2 7,33 8 2 7,33 2 13 -2,33 6 11 2,33 42 40 28,66 270,833 17 100 331 3572 42577
% 52

18 13 ZEYNEP    KESKİN 7A 11 9 8,00 5 5 3,33 9 1 8,67 10 0 10,00 3 16 -2,33 7 13 2,67 45 44 30,34 265,035 18 111 356 3779 44968
% 55

19 12 TUANA     ÇAĞLAYAN 7A 6 14 1,33 2 8 -0,67 8 2 7,33 6 4 4,67 8 12 4,00 9 11 5,33 39 51 21,99 262,772 19 116 370 3854 45882
% 56

20 197 BERAT     YÜKSEK 7A 7 12 3,00 2 7 -0,33 9 0 9,00 6 4 4,67 7 10 3,67 5 13 0,67 36 46 20,68 253,684 20 135 410 4176 49644
% 60

21 322 MELİS     TOKTAŞ 7A 10 10 6,67 7 3 6,00 8 2 7,33 2 4 0,67 5 15 0,00 32 34 20,67 250,415 21 140 424 4295 51074
% 62

22 0 NİSA      AYDIN 7A 6 11 2,33 2 7 -0,33 7 3 6,00 5 5 3,33 7 8 4,33 5 14 0,33 32 48 15,99 246,112 22 153 444 4477 52955
% 64

23 139 ELİF      YÜRÜKEL 7A 9 11 5,33 5 4 3,67 7 3 6,00 10 0 10,00 3 16 -2,33 6 14 1,33 40 48 24,00 245,819 23 154 445 4483 53082
% 64

24 276 YİĞİT     ÇAĞLAR 7A 6 14 1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 8 12 4,00 5 15 0,00 31 59 11,33 234,420 24 181 505 4912 58263
% 71

25 130 TANEM     GÜNER 7A 4 16 -1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 9 1 8,67 6 14 1,33 7 10 3,67 29 58 9,67 223,508 25 213 572 5330 63572
% 77

26 224 NURSENA   MIHLA 7A 9 11 5,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 4 3,67 2 16 -3,33 8 12 4,00 28 59 8,34 222,423 26 217 580 5374 64129
% 78

27 280 EMİR KA AYKABAY 7A 4 5 2,33 5 5 3,33 6 4 4,67 0 1 -0,33 1 3 0,00 16 18 10,00 220,994 27 220 584 5418 64847
% 79

28 8 AYŞE NUR  ÇELİK 7A 7 13 2,67 5 5 3,33 3 6 1,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 2 18 -4,00 24 65 2,33 206,531 28 252 648 5898 71930
% 87



7A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3345 800 6728 82312

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,58 5 4 3,73 6 3 5,03 5 4 3,55 6 8 3,03 9 8 6,80 41 35 28,72 285,480

Okul Ortalaması 8 11 4,06 4 6 1,73 5 5 3,47 4 5 2,09 5 11 1,20 7 11 3,55 32 49 16,10 245,710

SINIF: 7A

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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7B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3345 800 6728 82312

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,58 5 4 3,73 6 3 5,03 5 4 3,55 6 8 3,03 9 8 6,80 41 35 28,72 285,480

Okul Ortalaması 8 11 4,06 4 6 1,73 5 5 3,47 4 5 2,09 5 11 1,20 7 11 3,55 32 49 16,10 245,710

SINIF: 7B

KATILIMLAR

1 58 ZÜBEYİR   ERYILMAZ 7B 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 0 18,00 18 1 17,67 82 5 80,34 463,548 1 1 5 52 789
% 0,96

2 215 NİSA      YÜKSEK 7B 18 1 17,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 6 7,00 14 5 12,33 70 13 65,67 396,408 2 6 36 541 7178
% 8,72

3 191 ESMA NUR  ÇAKIR 7B 12 5 10,33 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 5 2 4,33 15 3 14,00 56 16 50,66 349,600 3 8 87 1304 16864
% 20

4 187 YUSUF     CEVENBER 7B 12 7 9,67 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 6 5 4,33 15 5 13,33 57 23 49,33 344,522 4 12 99 1442 18229
% 22

5 83 ILGIN     ÇİĞDEM 7B 10 8 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 9 5,00 15 4 13,67 59 25 50,67 344,380 5 13 100 1447 18267
% 22

6 205 ASYA      ŞÜNGÜ 7B 13 6 11,00 7 2 6,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 5 6,33 10 7 7,67 56 22 48,67 341,170 6 15 106 1523 19135
% 23

7 325 ALİ       BULUT 7B 10 7 7,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 6 6,00 13 6 11,00 56 24 48,01 338,289 7 16 110 1596 19968
% 24

8 326 ZEYNEP    YAVUZ 7B 8 12 4,00 5 5 3,33 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 16 4 14,67 50 30 40,00 320,083 8 34 161 2076 25374
% 31

9 211 HAYRUNNİSAORTAÇ 7B 14 6 12,00 7 2 6,33 7 2 6,33 7 3 6,00 3 5 1,33 11 7 8,67 49 25 40,66 316,232 9 38 169 2179 26600
% 32

10 268 MAHMUT    ERARSLAN 7B 4 9 1,00 5 5 3,33 8 2 7,33 2 1 1,67 6 2 5,33 16 3 15,00 41 22 33,66 306,290 10 56 209 2466 29800
% 36

11 1834 MUSAB     PULAT 7B 10 2 9,33 5 3 4,00 8 1 7,67 6 3 5,00 4 5 2,33 9 5 7,33 42 19 35,66 302,425 11 61 223 2586 31080
% 38

12 168 SARA ECRİNTUNÇ 7B 8 12 4,00 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 9 11 5,33 11 9 8,00 49 41 35,34 301,148 12 63 228 2629 31543
% 38

13 182 SAMİ YUSUFEKİNCİ 7B 8 6 6,00 2 3 1,00 5 2 4,33 7 0 7,00 9 5 7,33 7 12 3,00 38 28 28,66 290,228 13 74 260 2972 35412
% 43

14 1690 CEMRE     GÖK 7B 10 8 7,33 4 6 2,00 7 3 6,00 7 2 6,33 5 8 2,33 8 11 4,33 41 38 28,32 279,260 14 83 295 3307 39391
% 48

15 294 UMUT      AKÇAY 7B 12 8 9,33 8 2 7,33 8 2 7,33 3 7 0,67 5 15 0,00 8 12 4,00 44 46 28,66 277,231 15 88 302 3369 40152
% 49

16 145 OĞULCAN   ZENGİN 7B 10 9 7,00 5 3 4,00 4 4 2,67 4 6 2,00 7 6 5,00 4 9 1,00 34 37 21,67 270,076 16 101 336 3603 42858
% 52

17 160 BUSE      KONAK 7B 4 7 1,67 1 5 -0,67 9 1 8,67 5 4 3,67 4 7 1,67 10 8 7,33 33 32 22,34 260,698 17 120 378 3917 46729
% 57

18 179 MEHMET    SÜRÜCÜ 7B 3 17 -2,67 4 6 2,00 7 3 6,00 4 6 2,00 5 5 3,33 12 8 9,33 35 45 19,99 257,068 18 130 396 4035 48189
% 59

19 210 BEYZA GÜL ODA 7B 8 12 4,00 3 7 0,67 2 7 -0,33 7 3 6,00 6 8 3,33 6 14 1,33 32 51 15,00 246,679 19 152 441 4452 52670
% 64

20 324 ELİF HÜSNAUSLU 7B 7 13 2,67 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 31 49 14,67 239,745 20 169 481 4694 55813
% 68

21 200 ŞEVVAL    BAKTİMUR 7B 7 13 2,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 10 10 6,67 31 59 11,35 233,828 21 186 511 4935 58508
% 71

22 121 EYLÜLCEMREYAR 7B 7 11 3,33 1 5 -0,67 7 2 6,33 2 8 -0,67 5 9 2,00 4 16 -1,33 26 51 8,99 226,237 22 208 555 5224 62258
% 76

23 169 HARUN     AYYILDIZ 7B 6 9 3,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 8 12 4,00 20 45 5,01 223,152 23 214 574 5343 63748
% 77

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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7C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3345 800 6728 82312

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,58 5 4 3,73 6 3 5,03 5 4 3,55 6 8 3,03 9 8 6,80 41 35 28,72 285,480

Okul Ortalaması 8 11 4,06 4 6 1,73 5 5 3,47 4 5 2,09 5 11 1,20 7 11 3,55 32 49 16,10 245,710

SINIF: 7C

KATILIMLAR

1 240 EYMEN     BOZKUŞ 7C 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 0 9,00 16 3 15,00 17 2 16,33 77 10 73,67 437,101 1 2 15 184 2485
% 3,02

2 206 AHMET EMİRVELİ 7C 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 11 2 10,33 19 1 18,67 76 7 73,67 426,619 2 3 17 254 3426
% 4,16

3 24 YUSUF EMREAYAZ 7C 16 3 15,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 13 5 11,33 18 2 17,33 75 12 71,00 423,550 3 4 19 275 3744
% 4,55

4 255 AYŞENUR   ALTUNIŞIK 7C 15 5 13,33 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 8 4,33 14 6 12,00 58 27 48,99 349,365 4 9 88 1315 16932
% 21

5 323 YUSUF EFE  AYDIN 7C 12 8 9,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 6 5,00 15 5 13,33 57 26 48,32 344,287 5 14 101 1449 18290
% 22

6 1758 MEHMET ALİÖRÜN 7C 12 6 10,00 4 6 2,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 5 2,33 16 2 15,33 53 22 45,66 336,243 6 17 116 1638 20547
% 25

7 101 SEMİH     GÜVEN 7C 10 9 7,00 7 3 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 8 7 5,67 14 6 12,00 54 30 44,01 331,104 7 20 128 1779 22033
% 27

8 243 M NEBİ    EPSOYLU 7C 9 6 7,00 6 3 5,00 7 2 6,33 6 3 5,00 7 0 7,00 13 5 11,33 48 19 41,66 330,648 8 21 129 1786 22157
% 27

9 226 ZEHRA     TOPAL 7C 11 9 8,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 3 5,00 12 6 10,00 52 25 43,66 326,714 9 28 141 1883 23284
% 28

10 57 TUANA     PARÇAL 7C 10 8 7,33 7 2 6,33 9 1 8,67 7 3 6,00 6 10 2,67 12 6 10,00 51 30 41,00 313,388 10 43 180 2260 27447
% 33

11 72 İREM SUDE ŞENTÜRK 7C 12 8 9,33 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 7 9 4,00 11 9 8,00 49 37 36,66 311,176 11 46 190 2320 28145
% 34

12 162 AZRA      AKSU 7C 10 5 8,33 4 4 2,67 8 1 7,67 6 3 5,00 7 4 5,67 9 8 6,33 44 25 35,67 308,901 12 51 200 2379 28885
% 35

13 248 ESAT TALHABEŞİR 7C 11 9 8,00 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 9 4,00 10 9 7,00 50 35 38,33 308,342 13 53 203 2400 29077
% 35

14 264 METE HAKKIÇAĞLIYAN 7C 9 11 5,33 6 4 4,67 7 2 6,33 5 5 3,33 3 5 1,33 14 6 12,00 44 33 32,99 295,591 14 67 243 2786 33413
% 41

15 272 ELA ZEYNEPTAŞKIRAN 7C 6 10 2,67 7 1 6,67 9 1 8,67 9 1 8,67 5 4 3,67 7 8 4,33 43 25 34,68 283,698 15 78 279 3183 37748
% 46

16 301 ELİF      TOZ 7C 8 11 4,33 5 4 3,67 7 3 6,00 4 4 2,67 5 7 2,67 9 9 6,00 38 38 25,34 272,687 16 96 325 3511 41855
% 51

17 232 MUSA EFE  TURGUT 7C 10 10 6,67 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 9 10 5,67 39 40 25,68 270,964 17 99 330 3567 42525
% 52

18 249 EMİNEFEYZA BODUR 7C 10 9 7,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 5 4 3,67 7 9 4,00 5 12 1,00 35 46 19,67 262,886 18 115 367 3849 45824
% 56

19 117 BUĞLEM    AYDIN 7C 7 10 3,67 6 2 5,33 9 1 8,67 7 3 6,00 2 4 0,67 7 11 3,33 38 31 27,67 262,747 19 117 371 3857 45894
% 56

20 204 COŞKUN    TOZ 7C 8 11 4,33 6 4 4,67 6 1 5,67 5 5 3,33 3 15 -2,00 11 9 8,00 39 45 24,00 259,327 20 123 383 3963 47248
% 57

21 306 ENES      EROĞLU 7C 9 11 5,33 3 7 0,67 8 2 7,33 6 4 4,67 3 17 -2,67 11 9 8,00 40 50 23,33 257,785 21 126 388 4005 47866
% 58

22 142 ELZEM     BEDÜK 7C 8 12 4,00 4 6 2,00 8 2 7,33 8 2 7,33 3 8 0,33 5 15 0,00 36 45 20,99 244,053 22 158 454 4535 53875
% 65

23 116 DOĞUKAN   AY 7C 5 14 0,33 3 6 1,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 1 3,67 6 10 2,67 26 43 11,67 237,691 23 175 489 4772 56731
% 69

24 220 MEHMET    ARAZ 7C 5 12 1,00 4 6 2,00 5 5 3,33 8 2 7,33 3 17 -2,67 9 11 5,33 34 53 16,32 230,694 24 195 525 5052 60024
% 73

25 317 *İRA NUR  ŞAHİN 7C 9 11 5,33 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 14 -0,67 27 51 10,00 220,435 25 223 591 5442 65128
% 79

26 251 ALPEREN   YILDIR M 7C 6 11 2,33 4 6 2,00 7 3 6,00 9 1 8,67 1 13 -3,33 4 16 -1,33 31 50 14,34 214,354 26 229 608 5646 68194
% 83

27 250 HAMZA     MUTLU 7C 3 9 0,00 1 7 -1,33 6 3 5,00 4 5 2,33 0 10 -3,33 5 11 1,33 19 45 4,00 198,030 27 285 703 6170 75606
% 92
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7D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3345 800 6728 82312

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,58 5 4 3,73 6 3 5,03 5 4 3,55 6 8 3,03 9 8 6,80 41 35 28,72 285,480

Okul Ortalaması 8 11 4,06 4 6 1,73 5 5 3,47 4 5 2,09 5 11 1,20 7 11 3,55 32 49 16,10 245,710

SINIF: 7D

KATILIMLAR

1 1058 NAİM      YARDIM 7D 10 10 6,67 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 9 7 6,67 15 5 13,33 54 32 43,33 335,991 1 18 117 1646 20620
% 25

2 1148 EFECAN    TİLAVER 7D 8 12 4,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 3 7 0,67 7 12 3,00 14 6 12,00 42 47 26,33 286,909 2 77 271 3096 36612
% 44

3 1074 İBRAHİM   DEMİRAL 7D 11 4 9,67 4 4 2,67 4 6 2,00 4 4 2,67 1 4 -0,33 10 6 8,00 34 28 24,68 277,781 3 85 298 3351 39942
% 49

4 1038 AZRA      ORUÇ 7D 13 6 11,00 3 6 1,00 5 2 4,33 4 6 2,00 7 8 4,33 4 12 0,00 36 40 22,66 276,259 4 91 307 3402 40508
% 49

5 1830 VEYSEL    ARSLA N 7D 10 7 7,67 5 5 3,33 8 2 7,33 2 7 -0,33 8 9 5,00 4 12 0,00 37 42 23,00 272,018 5 98 327 3533 42100
% 51

6 1011 CİHANKADİRYAMAÇ 7D 10 10 6,67 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 10 10 6,67 29 41 15,34 254,497 6 133 407 4141 49306
% 60

7 522 TALHAMİRAÇKOÇAK 7D 9 11 5,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 11 9 8,00 4 16 -1,33 31 59 11,33 254,283 7 134 408 4148 49395
% 60

8 73 OSMANTALHAERDOL 7D 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 3 6,00 10 10 6,67 5 15 0,00 34 56 15,34 252,279 8 137 414 4224 50236
% 61

9 54 İLAYDA    BABA 7D 10 10 6,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 9 11 5,33 31 59 11,33 249,281 9 147 433 4336 51535
% 63

10 1173 ESLEM     AKSU 7D 7 13 2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 8 12 4,00 32 58 12,66 239,893 10 168 480 4691 55750
% 68

11 1189 AYAZ      YILDIRIM 7D 6 14 1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 8 12 4,00 6 14 1,33 29 61 8,66 233,281 11 187 513 4957 58741
% 71

12 1002 DİLEK     ERDEM 7D 8 12 4,00 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 31 59 11,34 232,084 12 190 519 4998 59369
% 72

13 1046 SEMİHCAN   DALĞALİ 7D 4 16 -1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 5 15 0,00 23 67 0,67 211,059 13 238 623 5754 69767
% 85

14 1159 ENES      TAŞ 7D 5 15 0,00 5 5 3,33 0 10 -3,33 5 5 3,33 15 35 3,33 205,293 14 258 660 5946 72518
% 88

15 32 NAZIM     BAYTEMUR 7D 5 14 0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 15 -3,00 8 12 4,00 24 62 3,33 205,090 15 261 664 5954 72603
% 88

16 159 ABDULKERİMMASRİJAZBA7D 6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 3 17 -2,67 24 66 2,00 200,589 16 277 695 6098 74591
% 91

17 1551 İBRAHİM   SEZER 7D 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 10 -1,33 18 44 3,34 197,740 17 287 705 6180 75713
% 92

18 0 EGEMENBARIŞDOĞANER7D 7 13 2,67 2 1 1,67 0 12 -4,00 0 5 -1,67 9 31 -1,33 187,403 18 307 739 6399 78926
% 96

19 1155 MELİSA    DEMİR 7D 6 13 1,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 2 18 -4,00 4 16 -1,33 22 67 -0,32 187,329 19 308 740 6403 78946
% 96

20 1065 ELFİDA    İL 7D 6 14 1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 6 4 4,67 3 17 -2,67 1 19 -5,33 20 70 -3,33 176,981 20 328 775 6566 80856
% 98

21 1050 DORUK     BALABANOĞL7D 5 15 0,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 17 73 -7,34 176,280 21 329 777 6577 80949
% 98

22 1022 RABİA Z   İNANÇ 7D 5 15 0,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 0 10 -3,33 3 16 -2,33 4 16 -1,33 16 73 -8,32 175,976 22 330 778 6581 80994
% 98
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7E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3345 800 6728 82312

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,58 5 4 3,73 6 3 5,03 5 4 3,55 6 8 3,03 9 8 6,80 41 35 28,72 285,480

Okul Ortalaması 8 11 4,06 4 6 1,73 5 5 3,47 4 5 2,09 5 11 1,20 7 11 3,55 32 49 16,10 245,710

SINIF: 7E

KATILIMLAR

1 1218 TAHA      YARDIM 7E 12 8 9,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 5 8 2,33 13 5 11,33 55 26 46,32 327,794 1 25 137 1848 22969
% 28

2 1258 FATIMA    MUTLU 7E 11 8 8,33 7 3 6,00 7 3 6,00 3 5 1,33 5 8 2,33 16 4 14,67 49 31 38,66 320,852 2 32 156 2046 25122
% 31

3 1249 ZEYNEP    YILDIZ 7E 11 7 8,67 0 2 -0,67 6 2 5,33 3 0 3,00 2 1 1,67 17 3 16,00 39 15 34,00 313,638 3 42 179 2251 27374
% 33

4 1255 MERT      ŞENGÜLSOY 7E 13 7 10,67 5 5 3,33 7 3 6,00 10 0 10,00 6 14 1,33 11 9 8,00 52 38 39,33 308,857 4 52 201 2382 28898
% 35

5 1158 ELİF      ÖZDEMİR 7E 13 7 10,67 8 2 7,33 0 10 -3,33 4 4 2,67 14 6 12,00 39 29 29,34 306,391 5 55 207 2460 29760
% 36

6 1224 ÖZ NUR    ÇAK * K 7E 11 9 8,00 4 6 2,00 8 2 7,33 7 3 6,00 3 4 1,67 13 6 11,00 46 30 36,00 305,018 6 58 212 2498 30213
% 37

7 2500 NİLGÜN    ALTUNKAYA 7E 10 9 7,00 5 5 3,33 8 2 7,33 7 3 6,00 2 9 -1,00 15 3 14,00 47 31 36,66 301,428 7 62 225 2622 31440
% 38

8 905 BERAT     ÇEZİK 7E 10 9 7,00 2 7 -0,33 6 4 4,67 8 2 7,33 6 13 1,67 12 6 10,00 44 41 30,34 290,935 8 73 259 2956 35161
% 43

9 1018 CEMRE     ÇAKIRGÖZ 7E 9 4 7,67 1 6 -1,00 5 5 3,33 6 3 5,00 6 5 4,33 7 8 4,33 34 31 23,66 278,727 9 84 297 3325 39603
% 48

10 1195 ÜMMÜGÜLSÜM ALKIŞ 7E 8 12 4,00 3 7 0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 6 14 1,33 11 9 8,00 39 51 22,00 266,000 10 108 352 3740 44528
% 54

11 363 AYSU      SADIKZADE 7E 8 12 4,00 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 7 13 2,67 10 10 6,67 38 52 20,67 265,509 11 109 354 3763 44761
% 54

12 1251 SEMANUR   ÇİÇEK 7E 11 9 8,00 4 6 2,00 5 4 3,67 4 4 2,67 1 15 -4,00 13 7 10,67 38 45 23,01 264,715 12 112 358 3790 45088
% 55

13 1172 YUSUF     ORAL 7E 12 8 9,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 35 55 16,66 258,087 13 124 386 3996 47742
% 58

14 1978 BEYZA     BAYER 7E 9 11 5,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 7 13 2,67 6 13 1,67 34 55 15,67 249,582 14 145 430 4324 51407
% 62

15 1156 BERAT     İNCİ 7E 9 11 5,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 10 10 6,67 30 60 10,00 237,704 15 174 488 4771 56722
% 69

16 1191 EFE       AYÇİÇEK 7E 4 13 -0,33 1 3 0,00 7 3 6,00 2 0 2,00 2 10 -1,33 9 5 7,33 25 34 13,67 232,306 16 189 517 4993 59268
% 72

17 1185 YAKUP     SEYREK 7E 7 13 2,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 10 10 6,67 31 59 11,34 230,005 17 198 532 5073 60357
% 73

18 1208 YUSUF     SUMELİ 7E 8 12 4,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 4 16 -1,33 8 12 4,00 25 65 3,34 218,631 18 226 597 5493 65934
% 80

19 1883 AHMET EFE KAHVECİ 7E 6 14 1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 25 65 3,33 208,640 19 244 637 5832 70914
% 86

20 1938 IRMAK     ÖEN 7E 4 16 -1,33 4 6 2,00 5 4 3,67 3 7 0,67 5 14 0,33 5 15 0,00 26 62 5,34 206,982 20 249 645 5878 71695
% 87

21 1625 ALA       MUHAMEDALİ 7E 9 11 5,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 23 67 0,67 206,109 21 254 652 5916 72138
% 88

22 1256 İDRİS CAN ÇAVDAR 7E 3 17 -2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 5 14 0,33 23 66 1,00 204,975 22 263 666 5957 72661
% 88

23 1264 SILA      KOCAMAN 7E 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 2 18 -4,00 23 67 0,67 198,637 23 284 702 6153 75374
% 92

24 1537 BOTAN     BATUR 7E 6 14 1,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 1 19 -5,33 8 12 4,00 23 67 0,67 194,600 24 292 714 6256 76857
% 93

25 1574 BÜNYAMİN  AYDINHAN7E 4 16 -1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 2 18 -4,00 21 69 -1,99 194,300 25 293 716 6265 76963
% 94

26 2001 CEMAL ALP YILDIRIM 7E 4 16 -1,33 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 18 -4,00 6 14 1,33 25 65 3,33 192,064 26 299 727 6319 77681
% 94

27 1214 TUĞBA     KÖKNEL 7E 3 17 -2,67 5 5 3,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 24 66 1,99 191,873 27 301 729 6324 77727
% 94

28 2334 MEHMETEFE  TÜRK 7E 5 15 0,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 5 15 0,00 19 71 -4,67 183,441 28 315 752 6464 79789
% 97

29 1227 MAURO     İCARDİ 7E 5 15 0,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 1 19 -5,33 18 72 -5,99 183,379 29 316 754 6467 79811
% 97

30 1201 YAREN     TURAL 7E 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 18 -4,00 5 15 0,00 19 71 -4,67 179,197 30 324 768 6536 80578
% 98

31 881 ANDERSÖN  TALISCA 7E 6 14 1,33 0 10 -3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 18 -4,00 4 16 -1,33 17 73 -7,33 174,819 31 334 782 6595 81131
% 99

32 1196 YAĞMUR    TURAL 7E 4 16 -1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 18 -4,00 5 15 0,00 18 72 -6,00 173,612 32 335 783 6609 81250
% 99



7E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3345 800 6728 82312

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,58 5 4 3,73 6 3 5,03 5 4 3,55 6 8 3,03 9 8 6,80 41 35 28,72 285,480

Okul Ortalaması 8 11 4,06 4 6 1,73 5 5 3,47 4 5 2,09 5 11 1,20 7 11 3,55 32 49 16,10 245,710

SINIF: 7E

KATILIMLAR
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7F SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3345 800 6728 82312

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,58 5 4 3,73 6 3 5,03 5 4 3,55 6 8 3,03 9 8 6,80 41 35 28,72 285,480

Okul Ortalaması 8 11 4,06 4 6 1,73 5 5 3,47 4 5 2,09 5 11 1,20 7 11 3,55 32 49 16,10 245,710

SINIF: 7F

KATILIMLAR

1 1266 ESLEM     ÜNALAN 7F 14 5 12,33 4 2 3,33 5 5 3,33 6 2 5,33 1 0 1,00 12 5 10,33 42 19 35,65 310,852 1 47 192 2327 28248
% 34

2 1300 YAĞMUR    ŞİVETOĞLU7F 11 8 8,33 4 3 3,00 4 3 3,00 3 5 1,33 5 9 2,00 9 7 6,67 36 35 24,33 279,330 2 81 293 3304 39371
% 48

3 1324 HAYRUNNİSAAYDIN 7F 12 8 9,33 4 3 3,00 5 5 3,33 1 7 -1,33 3 5 1,33 10 9 7,00 35 37 22,66 277,689 3 86 299 3357 39983
% 49

4 203 ESMANUR   GÜZEL 7F 10 9 7,00 0 1 -0,33 7 3 6,00 3 3 2,00 7 7 4,67 7 10 3,67 34 33 23,01 276,321 4 90 306 3399 40486
% 49

5 1288 İSA       SOYBOĞA 7F 10 10 6,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 3 6,00 6 14 1,33 11 9 8,00 40 50 23,33 273,533 5 94 319 3479 41540
% 50

6 1029 TURGAY    MERCAN 7F 12 8 9,33 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 5 14 0,33 9 11 5,33 40 49 23,66 272,128 6 97 326 3530 42061
% 51

7 1297 TUĞBA     YILMAZ 7F 11 8 8,33 2 4 0,67 6 0 6,00 3 5 1,33 3 3 2,00 6 8 3,33 31 28 21,66 267,890 7 103 340 3681 43770
% 53

8 1101 UMUT      YILDIZZ 7F 6 7 3,67 0 2 -0,67 6 0 6,00 7 2 6,33 4 5 2,33 7 2 6,33 30 18 23,99 267,710 8 105 343 3695 43854
% 53

9 1359 B RAT     ERDEM 7F 8 4 6,67 3 0 3,00 2 2 1,33 1 3 0,00 1 1 0,67 8 5 6,33 23 15 18,00 260,219 9 121 381 3938 46921
% 57

10 1272 İDİL İPEK ATALAY 7F 6 3 5,00 2 2 1,33 4 2 3,33 4 1 3,67 4 9 1,00 7 3 6,00 27 20 20,33 260,111 10 122 382 3941 46960
% 57

11 1267 AMİNE     ALKIŞ 7F 10 10 6,67 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 8 12 4,00 36 54 18,00 257,151 11 129 395 4029 48149
% 58

12 1295 FEVZİYE   KILIC 7F 12 6 10,00 1 8 -1,67 8 2 7,33 4 6 2,00 2 18 -4,00 9 11 5,33 36 51 18,99 251,444 12 138 420 4258 50597
% 61

13 1265 ERKAM     DELİHASAN 7F 10 10 6,67 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 35 55 16,67 249,476 13 146 431 4328 51451
% 63

14 1330 HİRANUR   SARIBOĞA 7F 8 11 4,33 3 5 1,33 5 3 4,00 2 6 0,00 5 5 3,33 5 11 1,33 28 41 14,32 247,218 14 151 440 4429 52428
% 64

15 1271 SÜMEYYE   YURCİ 7F 7 10 3,67 3 5 1,33 5 3 4,00 2 6 0,00 5 7 2,67 5 11 1,33 27 42 13,00 241,331 15 163 468 4633 55077
% 67

16 0 EMİR      BAKIŞ 7F 8 12 4,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 9 11 5,33 5 15 0,00 29 61 8,67 240,805 16 165 473 4657 55322
% 67

17 1329 RABİA     ANIK 7F 9 10 5,67 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 8 12 4,00 33 56 14,35 240,301 17 167 479 4675 55553
% 67

18 1628 FATMA     FERJANİ 7F 10 10 6,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 30 60 10,00 234,047 18 184 508 4924 58423
% 71

19 202 ECRİN     AYDIN 7F 8 12 4,00 4 6 2,00 3 7 0,67 1 8 -1,67 5 11 1,33 6 13 1,67 27 57 8,00 230,390 19 197 528 5058 60174
% 73

20 1315 SÜMEYYE   DELİOĞLU 7F 9 11 5,33 0 5 -1,67 3 5 1,33 2 8 -0,67 6 11 2,33 20 40 6,65 227,752 20 203 542 5165 61504
% 75

21 1309 SEFER     UNCUOĞLU 7F 8 12 4,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 8 12 4,00 28 62 7,33 225,219 21 210 563 5264 62716
% 76

22 0 BERFİN    DURAN 7F 6 4 4,67 0 5 -1,67 3 2 2,33 2 3 1,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 17 28 7,66 224,825 22 211 567 5283 62921
% 76

23 1600 AHMET     ABBUDE 7F 5 14 0,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 8 12 4,00 3 17 -2,67 25 64 3,66 213,974 23 230 609 5661 68375
% 83

24 1331 MUTTALİP  AYDÖGAN 7F 4 16 -1,33 4 6 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 7 13 2,67 5 15 0,00 26 64 4,67 213,861 24 231 610 5663 68414
% 83

25 1287 AYŞE      YİĞİT 7F 5 15 0,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 8 12 4,00 26 64 4,66 211,596 25 236 620 5734 69507
% 84

26 1441 ARDA      TAŞDELEN 7F 6 14 1,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 26 64 4,66 209,131 26 243 632 5813 70683
% 86

27 1307 MUHAMMED  KAYA 7F 7 13 2,67 3 7 0,67 3 6 1,00 4 5 2,33 4 15 -1,00 4 16 -1,33 25 62 4,34 206,881 27 250 646 5882 71750
% 87

28 1281 MEHMET    ŞENLİK 7F 6 12 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 5 13 0,67 5 15 0,00 20 66 -2,00 203,530 28 267 675 6009 73350
% 89

29 1169 EMİR      BALIK 7F 4 16 -1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 7 13 2,67 23 67 0,67 198,849 29 282 700 6144 75297
% 91

30 0 SEVDE     YÜCE 7F 9 11 5,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 18 -4,00 4 14 -0,67 22 66 -0,01 197,374 30 288 706 6187 75825
% 92

31 1282 YUNUS     ÖZCELIK 7F 7 13 2,67 4 6 2,00 2 6 0,00 1 8 -1,67 3 15 -2,00 2 13 -2,33 19 61 -1,33 192,823 31 297 723 6300 77462
% 94

32 2410 ÖMER      CAN 7F 3 13 -1,33 1 6 -1,00 6 2 5,33 1 4 -0,33 0 10 -3,33 4 9 1,00 15 44 0,34 188,662 32 306 737 6385 78621
% 96

33 1316 ÖMERFARUK YESÜKAN7F 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 3 17 -2,67 21 69 -2,01 185,536 33 310 745 6428 79348
% 96



7F SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3345 800 6728 82312

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,58 5 4 3,73 6 3 5,03 5 4 3,55 6 8 3,03 9 8 6,80 41 35 28,72 285,480

Okul Ortalaması 8 11 4,06 4 6 1,73 5 5 3,47 4 5 2,09 5 11 1,20 7 11 3,55 32 49 16,10 245,710

SINIF: 7F

KATILIMLAR

34 1311 ARDA      PEHLİVAN 7F 5 15 0,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 17 -2,67 4 11 0,33 18 67 -4,34 184,866 34 312 747 6436 79500
% 97

35 1550 ALİ       BATUK 7F 3 16 -2,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 1 19 -5,33 20 69 -3,00 183,044 35 317 755 6472 79868
% 97
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7G SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3345 800 6728 82312

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,58 5 4 3,73 6 3 5,03 5 4 3,55 6 8 3,03 9 8 6,80 41 35 28,72 285,480

Okul Ortalaması 8 11 4,06 4 6 1,73 5 5 3,47 4 5 2,09 5 11 1,20 7 11 3,55 32 49 16,10 245,710

SINIF: 7G

KATILIMLAR

1 1436 ERTUĞRUL  ÖZCAN 7G 11 4 9,67 6 3 5,00 10 0 10,00 7 3 6,00 5 5 3,33 13 5 11,33 52 20 45,33 330,627 1 22 130 1790 22169
% 27

2 1534 TALHA     TURAN 7G 11 7 8,67 7 2 6,33 7 3 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 15 5 13,33 51 26 42,33 327,784 2 26 138 1850 22973
% 28

3 1528 EYMENARAS BAYIR 7G 8 10 4,67 5 4 3,67 7 3 6,00 5 5 3,33 8 8 5,33 15 3 14,00 48 33 37,00 317,806 3 35 165 2139 26108
% 32

4 1510 ENES      BÜK 7G 11 9 8,00 10 0 10,00 6 4 4,67 5 5 3,33 9 11 5,33 11 9 8,00 52 38 39,33 317,385 4 36 166 2151 26254
% 32

5 1543 SUDEYAĞMURAÇIKÇA 7G 9 6 7,00 1 1 0,67 8 2 7,33 5 2 4,33 6 5 4,33 7 6 5,00 36 22 28,66 287,131 5 76 269 3087 36525
% 44

6 1518 HARUN     YILMAZ 7G 10 10 6,67 8 2 7,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 8 12 4,00 39 51 21,99 264,701 6 113 359 3791 45096
% 55

7 1485 YUSUF ENSAERDAL 7G 8 12 4,00 2 6 0,00 7 3 6,00 4 6 2,00 3 17 -2,67 14 4 12,67 38 48 22,00 262,452 7 118 374 3870 46032
% 56

8 1500 HANİFE    KANAT 7G 13 7 10,67 5 5 3,33 8 2 7,33 3 5 1,33 4 16 -1,33 4 15 -1,00 37 50 20,33 251,380 8 139 422 4261 50625
% 62

9 1283 DİLEK     EKŞİ 7G 9 11 5,33 2 8 -0,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 7 13 2,67 6 13 1,67 34 55 15,66 250,123 9 142 427 4309 51191
% 62

10 993 SÜMEYYE   ÇETİN 7G 6 8 3,33 2 4 0,67 6 3 5,00 4 3 3,00 5 8 2,33 6 9 3,00 29 35 17,33 249,633 10 144 429 4320 51384
% 62

11 1383 KÜBRA     ÇEBER 7G 6 14 1,33 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 9 11 5,33 5 15 0,00 35 55 16,66 248,032 11 149 436 4400 52076
% 63

12 2484 MUHAMMED  KAYA 7G 8 12 4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 9 11 5,33 5 15 0,00 32 58 12,67 247,348 12 150 438 4425 52374
% 64

13 1530 EZGİ      SELALMAZ 7G 7 11 3,33 2 6 0,00 6 3 5,00 1 9 -2,00 5 11 1,33 8 8 5,33 29 48 12,99 244,598 13 156 448 4515 53638
% 65

14 1515 KEREM     TOKTAŞ 7G 8 12 4,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 4 7 1,67 4 13 -0,33 31 47 15,35 239,453 14 171 484 4711 55969
% 68

15 1535 SAMET     İLİ   Ğ 7G 8 12 4,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 10 10 6,67 32 58 12,67 238,955 15 173 486 4727 56187
% 68

16 1151 SULTAN    ZEKİ 7G 9 10 5,67 1 3 0,00 6 4 4,67 1 6 -1,00 1 10 -2,33 5 4 3,67 23 37 10,68 230,445 16 196 527 5057 60146
% 73

17 1438 İREM      AÇIKYÜREK 7G 9 11 5,33 4 6 2,00 7 3 6,00 4 6 2,00 3 16 -2,33 4 16 -1,33 31 58 11,67 220,859 17 222 589 5426 64921
% 79

18 1565 ZEYNEP    DALKILIÇ 7G 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 6 14 1,33 8 12 4,00 24 66 1,99 219,232 18 224 592 5471 65674
% 80

19 2488 SALİH     ARSLAN 7G 9 11 5,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 4 16 -1,33 3 16 -2,33 27 62 6,33 212,811 19 234 615 5698 68899
% 84

20 423 EMİRC*    DAKAK 7G 6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 14 0,33 24 65 2,33 207,660 20 246 640 5861 71413
% 87

21 1548 BERRAK    KAVALCI 7G 4 16 -1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 25 65 3,33 205,488 21 257 658 5937 72416
% 88

22 1576 ALİ EFE   OKŞAŞ 7G 5 15 0,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 23 67 0,66 201,425 22 272 686 6066 74235
% 90

23 2378 YUSUF     BOR 7G 1 19 -5,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 6 14 1,33 23 67 0,67 200,587 23 278 696 6099 74594
% 91

24 1573 ESLEM     DEMİR 7G 3 17 -2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 21 69 -2,00 193,713 24 294 719 6276 77160
% 94

25 1765 VEFA      ABARAMAK 7G 2 18 -4,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 8 42 -6,00 180,861 25 319 761 6506 80287
% 98

26 1912 BATUHA    ÇİFTÇİ 7G 5 15 0,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 1 19 -5,33 19 71 -4,67 172,945 26 336 784 6613 81294
% 99

27 999 MUHAMMED  ÇE İN 7G 2 18 -4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 2 18 -4,00 15 75 -10,01166,213 27 339 790 6668 81731
% 99
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7H SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3345 800 6728 82312

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,58 5 4 3,73 6 3 5,03 5 4 3,55 6 8 3,03 9 8 6,80 41 35 28,72 285,480

Okul Ortalaması 8 11 4,06 4 6 1,73 5 5 3,47 4 5 2,09 5 11 1,20 7 11 3,55 32 49 16,10 245,710

SINIF: 7H

KATILIMLAR

1 1767 SUDENAZ   YILMAZ 7H 15 5 13,33 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 9 11 5,33 9 11 5,33 52 38 39,32 323,584 1 30 149 1968 24237
% 29

2 1583 ARZU ESLEMİNCEOĞLU7H 12 6 10,00 5 5 3,33 10 0 10,00 6 3 5,00 5 6 3,00 7 9 4,00 45 29 35,33 298,666 2 66 235 2701 32382
% 39

3 1729 ŞEYM* UR  ÇEÇEN 7H 9 11 5,33 5 5 3,33 8 2 7,33 1 9 -2,00 7 11 3,33 11 8 8,33 41 46 25,65 283,068 3 80 283 3203 37991
% 46

4 1730 ELİF      BABACAN 7H 10 9 7,00 5 5 3,33 5 4 3,67 5 3 4,00 5 8 2,33 6 10 2,67 36 39 23,00 266,670 4 106 349 3728 44294
% 54

5 0 SİNAN     KURT 7H 10 10 6,67 3 3 2,00 5 5 3,33 3 2 2,33 7 13 2,67 8 12 4,00 36 45 21,00 266,544 5 107 351 3731 44340
% 54

6 1023 İBRAHİM   ATUN 7H 7 13 2,67 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 4 12 0,00 11 8 8,33 37 48 21,00 258,076 6 125 387 3997 47748
% 58

7 1687 EMİNE     ELMALI 7H 11 9 8,00 0 9 -3,00 9 1 8,67 0 5 -1,67 6 12 2,00 5 13 0,67 31 49 14,67 250,183 7 141 425 4305 51165
% 62

8 2409 ÖMER EFE  BAL 7H 10 10 6,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 8 12 4,00 4 16 -1,33 33 57 14,01 248,683 8 148 435 4369 51792
% 63

9 1572 MUHAMMED  UÇAK 7H 10 10 6,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 6 14 1,33 31 59 11,33 245,232 9 155 446 4493 53336
% 65

10 1213 M EBUBEKİRÖZKAYA 7H 8 12 4,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 11 9 8,00 31 59 11,34 243,900 10 159 455 4539 53937
% 66

11 1688 BETÜL NUR KARABIÇAK7H 8 11 4,33 3 7 0,67 3 6 1,00 5 5 3,33 5 15 0,00 6 14 1,33 30 58 10,66 229,728 11 200 535 5085 60507
% 74

12 1061 EGE       KURT 7H 11 9 8,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 27 63 5,99 226,824 12 205 546 5198 61953
% 75

13 1769 MİRAY     AKSAKALLI 7H 5 15 0,00 5 5 3,33 7 3 6,00 1 9 -2,00 7 13 2,67 25 45 10,00 222,584 13 216 579 5367 64058
% 78

14 1623 MERVE     ÖZİNAL 7H 6 14 1,33 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 3 13 -1,33 27 59 7,34 221,257 14 219 583 5412 64722
% 79

15 2231 MEHMET    BAYRAKÇI 7H 5 10 1,67 1 7 -1,33 4 6 2,00 1 2 0,33 7 13 2,67 18 38 5,34 219,006 15 225 593 5479 65759
% 80

16 1742 NEHİR     BİNGÖL 7H 3 17 -2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 7 13 2,67 25 65 3,33 213,712 16 233 613 5668 68472
% 83

17 2901 EMİRHAN   AYAĞ 7H 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 24 66 1,99 209,447 17 242 631 5805 70542
% 86

18 1740 MERT ALİ TOPKARAOĞLU7H 5 7 2,67 1 5 -0,67 0 5 -1,67 0 6 -2,00 0 11 -3,67 8 6 6,00 14 40 0,66 207,605 18 247 641 5862 71434
% 87

19 1540 CENK      TOSUN 7H 6 13 1,67 3 7 0,67 2 6 0,00 2 7 -0,33 2 14 -2,67 7 12 3,00 22 59 2,34 205,122 19 260 663 5953 72587
% 88

20 1578 HANNANEFE KORKMAZ7H 4 16 -1,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 4 3,67 5 15 0,00 5 15 0,00 24 65 2,34 200,486 20 279 697 6102 74628
% 91

21 1560 RÜZGAR    TURALI 7H 3 17 -2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 21 69 -2,01 192,939 21 295 721 6294 77430
% 94

22 2385 YUSUF     YILDIRIM 7H 2 18 -4,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 15 55 -3,33 180,045 22 322 765 6518 80429
% 98

23 2173 YUSUF EMİRKI* 7H 4 10 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 2 18 -4,00 16 68 -6,66 177,693 23 327 774 6557 80765
% 98

24 2397 MÜSLÜM    YOLCU 7H 5 15 0,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 17 -2,67 4 15 -1,00 16 73 -8,34 175,594 24 332 780 6585 81045
% 98

25 1350 SEDANUR   Y 7H 0 0 0,00
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7İ SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3345 800 6728 82312

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,58 5 4 3,73 6 3 5,03 5 4 3,55 6 8 3,03 9 8 6,80 41 35 28,72 285,480

Okul Ortalaması 8 11 4,06 4 6 1,73 5 5 3,47 4 5 2,09 5 11 1,20 7 11 3,55 32 49 16,10 245,710

SINIF: 7İ

KATILIMLAR

1 1816 FURKAN    DURNA 7İ 12 8 9,33 4 6 2,00 9 1 8,67 6 4 4,67 5 7 2,67 12 8 9,33 48 34 36,67 309,157 1 49 197 2368 28788
% 35

2 2105 SEFA      GÜNGÖR 7İ 8 12 4,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 7 -0,33 10 10 6,67 9 10 5,67 36 52 18,67 273,305 2 95 320 3488 41609
% 51

3 2487 MUHAMMED  BOZKURT7İ 7 8 4,33 4 5 2,33 8 2 7,33 8 1 7,67 3 1 2,67 4 13 -0,33 34 30 24,00 256,696 3 131 397 4045 48340
% 59

4 1922 SELAHATTİNÇÖKELEZ 7İ 8 6 6,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 1 5 -0,67 0 2 -0,67 7 10 3,67 25 34 13,66 241,516 4 162 467 4628 54986
% 67

5 1800 ELİF      ŞEN 7İ 9 11 5,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 12 8 9,33 29 61 8,66 241,323 5 164 469 4634 55083
% 67

6 1793 YUSUFEYMENCAN 7İ 8 12 4,00 2 7 -0,33 5 5 3,33 4 6 2,00 7 13 2,67 5 12 1,00 31 55 12,67 240,429 6 166 477 4672 55492
% 67

7 1851 BATIN     KARA*LL T 7İ 9 11 5,33 4 6 2,00 3 7 0,67 4 2 3,33 4 11 0,33 5 9 2,00 29 46 13,66 239,517 7 170 482 4708 55938
% 68

8 1791 ABDULKADİRTUNCA 7İ 8 12 4,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 0 5 -1,67 0 6 -2,00 10 10 6,67 28 43 13,66 238,959 8 172 485 4726 56184
% 68

9 1809 NAZ       GEZİCİ 7İ 5 12 1,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 10 2,67 8 11 4,33 28 54 10,00 236,458 9 178 496 4836 57341
% 70

10 1790 EBRAR     KAYAYAŞAR 7İ 3 11 -0,67 4 2 3,33 4 6 2,00 2 4 0,67 3 7 0,67 9 8 6,33 25 38 12,33 234,270 10 182 506 4916 58332
% 71

11 1727 ŞEVVAL     TAM 7İ 5 15 0,00 4 4 2,67 6 14 1,33 8 12 4,00 23 45 8,00 225,793 11 209 560 5241 62451
% 76

12 212 AKIN      ÇETİNKAYA 7İ 11 9 8,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 4 16 -1,33 5 14 0,33 25 64 3,67 220,870 12 221 588 5423 64915
% 79

13 1725 YUSUF     TAM 7İ 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 9 4,00 4 16 -1,33 24 62 3,34 212,596 13 235 617 5705 69010
% 84

14 1813 BÜŞRA NUR Ö *AŞ 7İ 5 15 0,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 4 -0,33 1 4 -0,33 8 12 4,00 18 52 0,67 208,058 14 245 639 5846 71233
% 87

15 1792 ELİFNUR   ASLANHAN 7İ 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 10 10 6,67 25 65 3,34 207,308 15 248 644 5869 71564
% 87

16 1778 UTKU      MARAZ 7İ 8 12 4,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 23 67 0,67 205,529 16 256 657 5936 72392
% 88

17 1837 MERVE NUR YÖRENÇ 7İ 7 13 2,67 3 7 0,67 4 5 2,33 1 9 -2,00 5 15 0,00 3 17 -2,67 23 66 1,00 202,485 17 270 681 6040 73784
% 90

18 1723 OĞUZHAN   YAŞAR 7İ 7 13 2,67 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 17 -3,67 6 14 1,33 24 65 2,33 200,845 18 275 691 6089 74475
% 90

19 1750 ERAY      ÇOKGE *N 7İ 7 11 3,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 5 15 0,00 2 18 -4,00 22 66 0,00 199,906 19 280 698 6117 74858
% 91

20 1407 HALİL     OMAR 7İ 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 1 19 -5,33 20 70 -3,32 180,468 20 320 762 6513 80355
% 98

21 1799 ÖMERFARUK ÇOLAK 7İ 5 15 0,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 2 17 -3,67 19 70 -4,33 180,463 21 321 763 6514 80357
% 98

22 1228 YUNUS EMRE MIHA 7İ 4 16 -1,33 3 6 1,00 0 9 -3,00 2 8 -0,67 2 18 -4,00 4 16 -1,33 15 73 -9,33 165,850 22 340 791 6671 81746
% 99

23 1788 KEREM     KAYA 7İ 2 18 -4,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 1 5 -0,67 0 10 -3,33 9 57 -10,00165,486 23 341 792 6673 81760
% 99

24 1570 IRMAK     YİĞİT 7İ 3 17 -2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 19 -5,33 3 17 -2,67 13 77 -12,67150,295 24 343 794 6704 82017
% 100

25 1703 SUPİ      KALECİ 7İ 0 0 0,00
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7K SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3345 800 6728 82312

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,58 5 4 3,73 6 3 5,03 5 4 3,55 6 8 3,03 9 8 6,80 41 35 28,72 285,480

Okul Ortalaması 8 11 4,06 4 6 1,73 5 5 3,47 4 5 2,09 5 11 1,20 7 11 3,55 32 49 16,10 245,710

SINIF: 7K

KATILIMLAR

1 1848 ÖMERFARUK ALPTEKİN7K 11 8 8,33 7 3 6,00 8 2 7,33 5 4 3,67 7 10 3,67 15 5 13,33 53 32 42,33 328,237 1 24 134 1835 22841
% 28

2 1820 FATİH     ALPAĞUT 7K 13 5 11,33 6 3 5,00 4 6 2,00 6 0 6,00 6 3 5,00 10 5 8,33 45 22 37,66 320,923 2 31 155 2041 25099
% 30

3 1843 BEDİRHAN  AKKUŞ 7K 9 8 6,33 8 1 7,67 9 1 8,67 3 1 2,67 3 2 2,33 8 5 6,33 40 18 34,00 291,492 3 71 256 2938 34960
% 42

4 1836 YUSUFKADİRÇİÇEK 7K 8 12 4,00 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 3 17 -2,67 14 6 12,00 42 48 25,99 267,811 4 104 341 3686 43797
% 53

5 1674 NURAN     ALABDULLAH7K 10 10 6,67 3 7 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 6 14 1,33 9 11 5,33 38 52 20,67 263,936 5 114 363 3824 45406
% 55

6 1874 ESMA      TEZCAN 7K 8 8 5,33 2 4 0,67 6 3 5,00 2 8 -0,67 7 12 3,00 8 10 4,67 33 45 18,00 261,335 6 119 376 3903 46471
% 56

7 1925 TUĞ ENAZ  KARLO ĞLU7K 12 7 9,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 7 13 2,67 6 10 2,67 31 54 13,01 257,549 7 127 390 4010 47972
% 58

8 1889 ALİENSAR  UYAR 7K 4 16 -1,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 8 12 4,00 8 12 4,00 31 59 11,33 237,080 8 177 494 4811 57036
% 69

9 1921 GAMZE     DEMİRTÜRK 7K 5 12 1,00 1 8 -1,67 7 3 6,00 2 5 0,33 5 8 2,33 6 9 3,00 26 45 10,99 234,061 9 183 507 4922 58416
% 71

10 1262 METE KA   KARATAŞ 7K 9 11 5,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 3 17 -2,67 8 12 4,00 33 57 13,99 234,003 10 185 509 4927 58439
% 71

11 1958 SİNEM     ÖZKAN 7K 6 13 1,67 2 7 -0,33 4 6 2,00 6 4 4,67 6 14 1,33 7 13 2,67 31 57 12,01 232,769 11 188 515 4972 59008
% 72

12 7212 YAĞMUR    BULUT 7K 6 11 2,33 5 3 4,00 6 3 5,00 4 6 2,00 4 12 0,00 4 11 0,33 29 46 13,66 228,629 12 202 540 5132 61068
% 74

13 1855 ALİHAMZA  ÇELİKCAN 7K 6 13 1,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 7 13 2,67 8 12 4,00 25 64 3,68 226,430 13 207 550 5213 62144
% 75

14 1681 RABİA     İLHAN 7K 5 15 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 7 13 2,67 5 15 0,00 29 61 8,67 222,939 14 215 577 5356 63872
% 78

15 0 YUSUF     ÇINAR 7K 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 4 16 -1,33 26 64 4,67 216,532 15 227 601 5565 67028
% 81

16 1839 ARİF      KARAÇOBAN 7K 6 14 1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 2 18 -4,00 26 64 4,66 206,747 16 251 647 5889 71823
% 87

17 0 EYÜP      TAYFUN 7K 6 14 1,33 1 9 -2,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 5 14 0,33 6 14 1,33 21 68 -1,67 203,748 17 266 674 6002 73248
% 89

18 1819 HARUN     TAMGAÇ 7K 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 7 13 2,67 3 17 -2,67 21 69 -2,00 203,204 18 268 677 6018 73492
% 89

19 1979 SUDE NUR  GÖZÜKARA7K 4 10 0,67 0 3 -1,00 2 1 1,67 0 1 -0,33 4 12 0,00 3 11 -0,67 13 38 0,34 200,614 19 276 693 6095 74584
% 91

20 2395 MUSTAFA EMRE GENC 7K 3 17 -2,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 3 17 -2,67 23 67 0,66 198,784 20 283 701 6148 75325
% 92

21 1928 İLKNUR    TUNCER 7K 3 17 -2,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 15 -1,00 7 13 2,67 23 66 0,99 197,873 21 286 704 6176 75663
% 92

22 1959 SÜ E      YÜKS K 7K 7 13 2,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 3 17 -2,67 23 67 0,66 197,288 22 290 708 6189 75868
% 92

23 1960 HAZAL     GEDİK 7K 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 2 17 -3,67 19 70 -4,34 189,831 23 304 733 6369 78314
% 95

24 2406 NİZAR     ULUĞ 7K 2 17 -3,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 7 -0,33 3 17 -2,67 9 11 5,33 20 68 -2,67 189,615 24 305 734 6376 78363
% 95

25 1846 AZAD      ÇELİKCAN 7K 3 14 -1,67 2 6 0,00 3 6 1,00 2 6 0,00 3 12 -1,00 3 13 -1,33 16 57 -3,00 185,241 25 311 746 6431 79423
% 96
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7L SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3345 800 6728 82312

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,58 5 4 3,73 6 3 5,03 5 4 3,55 6 8 3,03 9 8 6,80 41 35 28,72 285,480

Okul Ortalaması 8 11 4,06 4 6 1,73 5 5 3,47 4 5 2,09 5 11 1,20 7 11 3,55 32 49 16,10 245,710

SINIF: 7L

KATILIMLAR

1 1888 ALARA     KELEŞ 7L 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 3 4,00 4 8 1,33 15 5 13,33 53 27 43,99 328,693 1 23 133 1826 22721
% 28

2 1973 YAHYA     ALPAĞUT 7L 10 10 6,67 5 3 4,00 6 3 5,00 5 5 3,33 8 7 5,67 12 5 10,33 46 33 35,00 312,580 2 44 182 2289 27726
% 34

3 1930 YUSUFİSLAMTEKİN 7L 10 10 6,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 7 13 2,67 11 9 8,00 54 36 42,01 309,644 3 48 194 2355 28635
% 35

4 1911 BETÜL     ALAOĞLU 7L 13 7 10,67 6 4 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 6 10 2,67 10 10 6,67 49 37 36,68 307,091 4 54 206 2442 29504
% 36

5 1954 SUDENAZ   BEYAZKILIÇ7L 13 6 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 2 4 0,67 5 9 2,00 9 11 5,33 47 32 36,34 303,073 5 59 218 2567 30858
% 37

6 1961 BİLAL     KAPLAN 7L 9 6 7,00 4 6 2,00 10 0 10,00 4 4 2,67 6 4 4,67 10 9 7,00 43 29 33,34 300,409 6 64 231 2648 31798
% 39

7 1555 HARUN METEALP 7L 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 13 2,67 7 13 2,67 50 40 36,67 298,737 7 65 233 2698 32358
% 39

8 1965 UTKU      AYTAN 7L 9 10 5,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 8 9 5,00 7 9 4,00 45 37 32,67 291,288 8 72 258 2944 35033
% 43

9 1956 AHMED     ALPAĞUT 7L 11 9 8,00 5 4 3,67 9 1 8,67 2 2 1,33 3 6 1,00 8 9 5,00 38 31 27,67 277,501 9 87 301 3361 40051
% 49

10 1931 NEBİH     VURMAZ 7L 12 6 10,00 4 5 2,33 7 3 6,00 3 4 1,67 5 7 2,67 5 10 1,67 36 35 24,34 274,912 10 93 313 3440 40998
% 50

11 1972 MUSTAFA   KOYSAL 7L 11 8 8,33 4 6 2,00 7 3 6,00 6 4 4,67 4 14 -0,67 6 12 2,00 38 47 22,33 257,206 11 128 394 4024 48108
% 58

12 1957 HAMZA     DERELİ 7L 13 7 10,67 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 17 -2,67 7 13 2,67 37 53 19,34 253,073 12 136 411 4197 49902
% 61

13 1934 EREN      ATILIR 7L 11 8 8,33 1 7 -1,33 8 1 7,67 7 3 6,00 2 11 -1,67 4 12 0,00 33 42 19,00 243,858 13 160 456 4541 53948
% 66

14 1946 EFE       ÇETİN 7L 10 10 6,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 6 12 2,00 9 11 5,33 27 61 6,67 243,760 14 161 458 4543 53995
% 66

15 2219 İSMAİI    YEIDA N 7L 5 15 0,00 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 10 10 6,67 33 57 14,00 237,232 15 176 493 4798 56957
% 69

16 913 ÖMER      SAKALLI 7L 10 10 6,67 6 4 4,67 8 2 7,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 35 55 16,68 235,823 16 179 498 4860 57645
% 70

17 2382 YUSUF     SARIBOĞA 7L 10 10 6,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 29 61 8,67 230,699 17 193 523 5050 60019
% 73

18 102 MEHMETALİ ARINCI 7L 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 11 9 8,00 28 62 7,33 229,921 18 199 534 5078 60405
% 73

19 1915 PERİHAN   CUŞKUN 7L 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 23 67 0,66 211,475 19 237 621 5742 69565
% 85

20 1943 YASİN AYAZORTATEPE7L 5 15 0,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 10 10 6,67 23 67 0,67 210,489 20 240 626 5772 70046
% 85

21 1473 MUSA SAİT CENGİZ 7L 4 16 -1,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 18 -4,00 11 9 8,00 25 65 3,34 205,583 21 255 655 5934 72367
% 88

22 1917 MEDİNE    ÜLGEN 7L 2 18 -4,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 8 11 4,33 3 17 -2,67 23 66 0,99 201,195 22 273 688 6074 74320
% 90

23 1760 EYLÜL     TEKİN 7L 5 15 0,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 3 2,00 5 15 0,00 3 7 0,67 19 57 0,00 200,885 23 274 690 6087 74457
% 90

24 2413 RABİA     ÇATALKAYA 7L 2 16 -3,33 2 5 0,33 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 14 0,33 15 69 -8,00 175,634 24 331 779 6584 81038
% 98

25 1944 RENAS     AYDIN 7L 2 18 -4,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 18 72 -6,01 175,591 25 333 781 6586 81047
% 98

26 1951 SAMETCAN  BEYAZKLINÇ7L 5 15 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 1 19 -5,33 17 73 -7,33 168,303 26 338 789 6654 81632
% 99

27 7947 ALİ       KIRMIZI 7L 2 18 -4,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 2 17 -3,67 15 74 -9,66 163,018 27 342 793 6684 81846
% 99
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7M SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3345 800 6728 82312

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,58 5 4 3,73 6 3 5,03 5 4 3,55 6 8 3,03 9 8 6,80 41 35 28,72 285,480

Okul Ortalaması 8 11 4,06 4 6 1,73 5 5 3,47 4 5 2,09 5 11 1,20 7 11 3,55 32 49 16,10 245,710

SINIF: 7M

KATILIMLAR

1 2087 EMİR      KARAKOÇ 7M 12 8 9,33 5 5 3,33 6 4 4,67 9 1 8,67 7 13 2,67 14 6 12,00 53 37 40,67 320,805 1 33 157 2048 25139
% 31

2 2129 HAMZA     ARIĞ 7M 11 4 9,67 4 3 3,00 7 2 6,33 7 2 6,33 5 7 2,67 34 18 28,00 294,553 2 69 248 2825 33784
% 41

3 0 SONGÜL    DOROĞLU 7M 11 9 8,00 3 7 0,67 6 4 4,67 5 4 3,67 7 13 2,67 10 10 6,67 42 47 26,35 283,567 3 79 280 3187 37801
% 46

4 2030 ECRİN     TAYFUN 7M 9 11 5,33 4 6 2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 7 13 2,67 10 10 6,67 41 49 24,67 274,963 4 92 311 3437 40983
% 50

5 2088 GÜNDOĞAN  DEMİRTAŞ7M 9 11 5,33 4 6 2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 28 52 10,67 235,278 5 180 501 4877 57868
% 70

6 1901 ABDÜLHEKİMATİK 7M 9 11 5,33 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 3 17 -2,67 30 60 10,00 231,940 6 192 521 5004 59461
% 72

7 1704 SÜBHİYE   MUHAMEAIİ 7M 6 14 1,33 3 7 0,67 5 4 3,67 1 9 -2,00 9 11 5,33 4 16 -1,33 28 61 7,67 230,698 7 194 524 5051 60021
% 73

8 0 ELİF      ÇETİN 7M 8 12 4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 13 1,67 28 61 7,67 229,590 8 201 536 5093 60583
% 74

9 1636 HEDİL     ABDULAZİZ 7M 5 15 0,00 4 6 2,00 5 5 3,33 0 10 -3,33 7 13 2,67 7 13 2,67 28 62 7,34 226,933 9 204 544 5193 61903
% 75

10 2388 ZEYNEP     KOŞAK 7M 6 13 1,67 7 2 6,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 32 56 13,33 226,456 10 206 549 5212 62135
% 75

11 1880 BERAT 7M 9 11 5,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 28 62 7,34 221,351 11 218 582 5409 64673
% 79

12 1128 ALİHAN    GEDİK 7M 8 12 4,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 5 15 0,00 6 14 1,33 24 66 2,00 215,305 12 228 604 5612 67680
% 82

13 2380 YUSUF     KARATAŞ 7M 7 13 2,67 2 8 -0,67 9 1 8,67 5 5 3,33 3 17 -2,67 4 16 -1,33 30 60 10,00 210,616 13 239 625 5769 69978
% 85

14 1575 YUSUF     AYDINHAN 7M 6 14 1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 26 64 4,67 206,319 14 253 650 5909 72029
% 88

15 8000 MİKAİL    ALAOĞLU 7M 4 16 -1,33 6 4 4,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 1 19 -5,33 27 63 6,01 205,183 15 259 661 5950 72560
% 88

16 2373 YAĞMURSENAGÜRBÜZ7M 6 14 1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 23 67 0,67 202,189 16 271 682 6045 73906
% 90

17 2232 MELEK NUR ÇAKIR 7M 3 17 -2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 22 68 -0,67 197,361 17 289 707 6188 75831
% 92

18 1873 MURAT     BUYUN 7M 1 8 -1,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 21 58 1,66 192,872 18 296 722 6298 77447
% 94

19 1887 ALAEETTİN Y*U Z 7M 7 13 2,67 3 7 0,67 2 7 -0,33 3 7 0,67 2 18 -4,00 5 15 0,00 22 67 -0,32 192,303 19 298 725 6313 77618
% 94

20 1895 OSMAN     KARAKÜTÜK7M 8 12 4,00 4 6 2,00 3 7 0,67 1 5 -0,67 3 17 -2,67 2 18 -4,00 21 65 -0,67 191,197 20 302 731 6343 77951
% 95

21 1976 BİLAL     İMAÇ 7M 4 16 -1,33 1 9 -2,00 5 4 3,67 0 10 -3,33 6 14 1,33 2 18 -4,00 18 71 -5,66 184,022 21 313 750 6454 79671
% 97

22 1655 NACEH 7M 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 2 18 -4,00 19 71 -4,67 182,513 22 318 756 6480 79969
% 97

23 1205 MUSTAFA   ADAŞLIK 7M 6 14 1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 3 17 -2,67 4 16 -1,33 17 73 -7,33 179,649 23 323 767 6525 80493
% 98

24 8111 M EMİN    KIRLAK 7M 4 15 -1,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 1 18 -5,00 20 68 -2,66 178,575 24 325 770 6546 80662
% 98

25 1144 YUSUF     BATUR 7M 3 17 -2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 14 0,33 3 17 -2,67 17 72 -7,01 178,303 25 326 771 6550 80702
% 98
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7N SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Eyüp Açı Kurs 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3345 800 6728 82312

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,58 5 4 3,73 6 3 5,03 5 4 3,55 6 8 3,03 9 8 6,80 41 35 28,72 285,480

Okul Ortalaması 8 11 4,06 4 6 1,73 5 5 3,47 4 5 2,09 5 11 1,20 7 11 3,55 32 49 16,10 245,710

SINIF: 7N

KATILIMLAR

1 1664 FURKAN    PEKGÖZ 7N 13 6 11,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 4 3,67 15 5 13,33 57 21 50,00 346,261 1 10 95 1393 17753
% 22

2 2498 METE      ÖZKAYA 7N 13 7 10,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 10 3,67 13 6 11,00 61 25 52,68 345,484 2 11 97 1417 17964
% 22

3 1885 AHMET     FENDİ 7N 10 10 6,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 9 11 5,33 17 3 16,00 46 44 31,34 317,111 3 37 167 2159 26352
% 32

4 1039 BATUHAN   ŞAVLI 7N 13 7 10,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 3 5,00 5 7 2,67 9 9 6,00 51 28 41,68 314,117 4 41 178 2242 27241
% 33

5 2372 TUĞBA     BAĞSIZ 7N 11 9 8,00 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 8 12 4,00 38 52 20,67 269,407 5 102 338 3625 43121
% 52

6 2022 ECRİN     ÇINAR 7N 7 11 3,33 6 4 4,67 2 7 -0,33 1 2 0,33 8 12 4,00 9 7 6,67 33 43 18,67 265,484 6 110 355 3764 44775
% 54

7 2230 MEHMET 7N 9 11 5,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 5 15 0,00 10 10 6,67 36 54 18,00 255,560 7 132 401 4093 48831
% 59

8 1098 YAĞMUR    OYDAŞ 7N 5 11 1,33 2 2 1,33 6 2 5,33 0 4 -1,33 8 12 4,00 5 2 4,33 26 33 14,99 250,095 8 143 428 4310 51202
% 62

9 2390 ZÜLEYHA   CAN 7N 9 11 5,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 6 14 1,33 32 58 12,67 244,477 9 157 449 4523 53707
% 65

10 2217 İLAYDA    UÇAR 7N 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 6 1,00 6 14 1,33 10 10 6,67 30 59 10,34 232,048 10 191 520 4999 59392
% 72

11 2211 HİRANUR   POLAT 7N 7 13 2,67 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 6 13 1,67 31 58 11,68 224,275 11 212 569 5302 63198
% 77

12 2037 EMRE      SARICI 7N 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 27 63 6,00 213,788 12 232 611 5666 68444
% 83

13 2228 MEDİNE    TANRIYATAP7N 6 14 1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 14 -0,67 7 13 2,67 24 64 2,67 210,417 13 241 627 5773 70084
% 85

14 2402 NİHAT     AKDOĞAN 7N 7 13 2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 22 68 -0,67 205,068 14 262 665 5955 72618
% 88

15 2075 ELİ FAZ   AKSU 7N 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 24 66 1,99 204,323 15 264 669 5977 72981
% 89

16 2015 ECRİN     AĞGÜL 7N 2 17 -3,67 3 5 1,33 2 5 0,33 4 6 2,00 5 15 0,00 7 11 3,33 23 59 3,32 203,915 16 265 672 5991 73167
% 89

17 2214 HÜSEYİN   ÜSTÜN 7N 10 10 6,67 3 7 0,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 1 19 -5,33 4 16 -1,33 26 64 4,68 202,891 17 269 680 6026 73619
% 89

18 8001 YASİN     ÇEKİRKEKOĞ 7N 2 9 -1,00 1 6 -1,00 2 5 0,33 1 4 -0,33 3 9 0,00 4 8 1,33 13 41 -0,67 199,304 18 281 699 6127 75104
% 91

19 1091 MEHE  ALİ    ABDULAH7N 7 13 2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 18 -4,00 6 14 1,33 22 68 -0,67 194,960 19 291 712 6244 76730
% 93

20 300 YAĞMURCAN AMURAK 7N 6 14 1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 17 -2,67 3 17 -2,67 24 66 1,99 191,996 20 300 728 6321 77696
% 94

21 2132 HASAN     DEN Rİ 7N 8 12 4,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 18 -4,00 4 16 -1,33 21 69 -2,00 189,985 21 303 732 6366 78279
% 95

22 2159 TAHAKERİM ZENGİN 7N 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 20 70 -3,34 185,839 22 309 744 6422 79282
% 96

23 2403 NİHAT     SUNA 7N 4 16 -1,33 3 7 0,67 0 10 -3,33 5 5 3,33 4 16 -1,33 4 16 -1,33 20 70 -3,32 183,931 23 314 751 6456 79688
% 97

24 2103 EREN      YENİCE 7N 4 16 -1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 18 -4,00 4 16 -1,33 18 72 -5,99 170,777 24 337 787 6637 81478
% 99
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SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
AYHAN     HORO 140 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
382,649 285,480 2 7 48 722 9548

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 28 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 6,44 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 2,89 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,62 3,47 5,03

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,57 2,09 3,55

Matematik 20 9 6 7,00 35 2,82 1,20 3,03

Fen 20 17 3 16,00 80 5,25 3,55 6,80

Toplam: 90 67 16 61,67 69 30,60 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BDdCDCcAdDCC Bb ADAd

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) AcBCCADACa

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BDBADCCABC

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) ACDCBBADAD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) AbCD  AaBDA aa Aa aA

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) DAAbDDCBaDBCABDcBABA

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NUR  ÇELİK 8 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
206,531 285,480 28 252 648 5898 71930

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 28 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 6,44 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 2,89 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 6,62 3,47 5,03

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 6,57 2,09 3,55

Matematik 20 6 14 1,33 7 2,82 1,20 3,03

Fen 20 2 18 -4,00 -20 5,25 3,55 6,80

Toplam: 90 24 65 2,33 3 30,60 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BAbAAcBcCdbdAdbbadca

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) aaAaAbdBAA

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) aBc daABcc

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) adaAccacab

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) ADCDdcbaabDadAcaadac

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) daddbaaAdcaddaaaddAa

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT     YÜKSEK 197 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
253,684 285,480 20 135 410 4176 49644

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 28 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 12 3,00 15 6,44 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 2 7 -0,33 -3 2,89 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 6,62 3,47 5,03

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,57 2,09 3,55

Matematik 20 7 10 3,67 18 2,82 1,20 3,03

Fen 20 5 13 0,67 3 5,25 3,55 6,80

Toplam: 90 36 46 20,67 23 30,60 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BccbDC dcbbdABadAbdB

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) AccCbdabd 

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BDB DCCABC

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) AbabBBcDAD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) Ababbdc BDABBC cbd b

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) cAcbDcC b BadBcccbdc

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 0 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA     KIZILTAŞ 1808 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
309,068 285,480 9 50 198 2370 28818

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 28 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 3 8,00 40 6,44 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 2,89 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,62 3,47 5,03

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,57 2,09 3,55

Matematik 20 5 4 3,67 18 2,82 1,20 3,03

Fen 20 8 1 7,67 38 5,25 3,55 6,80

Toplam: 90 44 16 38,67 43 30,60 16,10 28,74

Sözel (TÜR)  A A  BACbb ABC   Da

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) BCAabCbBdd

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) CBACdDABDB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DADABBCbbA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) b a A CB  DB  b    c

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN)  B  DDBA B  d D   A 

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 0 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
BİRKAN    İLBAN 89 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
279,327 285,480 15 82 294 3305 39375

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 28 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 6,44 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 2,89 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,62 3,47 5,03

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,57 2,09 3,55

Matematik 20 5 11 1,33 7 2,82 1,20 3,03

Fen 20 7 12 3,00 15 5,25 3,55 6,80

Toplam: 90 46 39 33,00 37 30,60 16,10 28,74

Sözel (TÜR) dDcdDCBAaDaCcBabAcdB

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) AAdbCcDACB

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BaBcDCCABd

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) ACDCBBADAD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) c  cDbbaBDA caaAbb b

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) abAbaD aacaCABcccAdA

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE     ÖZKAL 289 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
270,833 285,480 17 100 331 3572 42577

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 28 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 6,44 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 2,89 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,62 3,47 5,03

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,57 2,09 3,55

Matematik 20 2 13 -2,33 -12 2,82 1,20 3,03

Fen 20 6 11 2,33 12 5,25 3,55 6,80

Toplam: 90 42 40 28,67 32 30,60 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BAbAdDBAdCDaABCDCccB

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) BCADdaddbc

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) dBdCCDABDB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DADAdBCaCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) b Cab aca Dd bc addb

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) dabdDDBdCB aab cb cD

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN NUR AKÇAY 256 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
327,336 285,480 4 27 140 1865 23109

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 28 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 6,44 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 2,89 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,62 3,47 5,03

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,57 2,09 3,55

Matematik 20 10 6 8,00 40 2,82 1,20 3,03

Fen 20 9 10 5,67 28 5,25 3,55 6,80

Toplam: 90 54 31 43,67 49 30,60 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BDaaDCBddDbdbBDbADAd

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) dAdCCADAbc

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BDBADCCABa

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) ACDCBaADAD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) ACbDbcA BD cdC AaC A

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) cAcdaDCBab CABDcaAdb

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
EFE MİRAÇ ABARAMAK 94 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
287,278 285,480 14 75 268 3083 36478

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 28 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 6,44 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 2,89 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,62 3,47 5,03

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,57 2,09 3,55

Matematik 20 3 9 0,00 0 2,82 1,20 3,03

Fen 20 11 7 8,67 43 5,25 3,55 6,80

Toplam: 90 47 32 36,33 40 30,60 16,10 28,74

Sözel (TÜR) dDd DCddabCCABadAadc

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) AAdCCADACB

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BDBdDdCbBC

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) ACDCBBADAa

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) A abc d Bb  aa Ab  d

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) aAcaaDCBa  CABDDaAaA

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 0 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF      YÜRÜKEL 139 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
245,819 285,480 23 154 445 4483 53082

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 28 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 6,44 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 2,89 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,62 3,47 5,03

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,57 2,09 3,55

Matematik 20 3 16 -2,33 -12 2,82 1,20 3,03

Fen 20 6 14 1,33 7 5,25 3,55 6,80

Toplam: 90 40 48 24,00 27 30,60 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BAcAdbddCbbacBCDbcDB

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) c ADbCCdcA

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) dBACCDbcDB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DADABBCDCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) cbCaAaaccbbaa cbbbaA

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) bdAcbDacCdDbadDbCbba

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR      YILDIRIM 122 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
314,444 285,480 7 40 176 2236 27149

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 28 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 6,44 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 7 1 6,67 67 2,89 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,62 3,47 5,03

İngilizce 10 4 4 2,67 27 6,57 2,09 3,55

Matematik 20 7 7 4,67 23 2,82 1,20 3,03

Fen 20 13 3 12,00 60 5,25 3,55 6,80

Toplam: 90 48 27 39,00 43 30,60 16,10 28,74

Sözel (TÜR) dccbDCcAc abbBcbADAB

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) d BCC DACB

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BDBADCCABd

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) ACa BBccb 

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) ACCaDdd BD a a Ab  b

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) cA CDDCB  BCABDDcAc 

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 0 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 0 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 0 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR KA AYKABAY 280 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,994 285,480 27 220 584 5418 64847

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 28 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 5 2,33 12 6,44 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 2,89 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,62 3,47 5,03

Matematik 20 0 1 -0,33 -2 2,82 1,20 3,03

Fen 20 1 3 0,00 0 5,25 3,55 6,80

Toplam: 90 16 18 10,00 11 30,60 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BDB cbdAdb          

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) AABdCdaAaa

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BDddDCCdBb

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sayısal (MAT)              a      

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) cA   ad             

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 0 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN   ÖZKUL 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
311,233 285,480 8 45 189 2319 28131

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 28 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 6,44 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 2,89 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,62 3,47 5,03

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,57 2,09 3,55

Matematik 20 8 7 5,67 28 2,82 1,20 3,03

Fen 20 9 10 5,67 28 5,25 3,55 6,80

Toplam: 90 48 35 36,33 40 30,60 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BbDAbDBACbD AdCcCcDc

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) BbAcdbadbd

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) CBACCDABDB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) aADdBaCDCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT)    aAaaBaADBaAAbb C 

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN)  aABacacbabCBCaDCbAD

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 0 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN   SANCAR 170 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,300 285,480 3 19 123 1692 21088

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 28 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 6,44 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 2,89 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 6,62 3,47 5,03

İngilizce 10 9 0 9,00 90 6,57 2,09 3,55

Matematik 20 6 6 4,00 20 2,82 1,20 3,03

Fen 20 10 6 8,00 40 5,25 3,55 6,80

Toplam: 90 55 19 48,67 54 30,60 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BADAcDBbCCDabBCDbc B

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) B AaACCBAA

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) CBACCDAB B

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DADA BCDCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) b   A CccADd d Da  A

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN)    BDDBACBbaBbc CcbD

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 0 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 0 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP      TUNÇTAN 321 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
276,496 285,480 16 89 304 3394 40426

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 28 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 7 3,67 18 6,44 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 2,89 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,62 3,47 5,03

İngilizce 10 8 1 7,67 77 6,57 2,09 3,55

Matematik 20 3 8 0,33 2 2,82 1,20 3,03

Fen 20 12 6 10,00 50 5,25 3,55 6,80

Toplam: 90 39 31 28,67 32 30,60 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BDc  CdAaDda  a   bB

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) dAdCCdad B

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BcBADaCdBd

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) ACDCB cDAD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) A aaDbAdd    a c   b

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) bAAacDCd  BbABDDBAaA

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 0 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 0 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL A   AYDIN 98 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
305,352 285,480 10 57 210 2484 30102

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 28 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 6,44 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 2,89 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,62 3,47 5,03

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,57 2,09 3,55

Matematik 20 4 6 2,00 10 2,82 1,20 3,03

Fen 20 11 5 9,33 47 5,25 3,55 6,80

Toplam: 90 48 27 39,00 43 30,60 16,10 28,74

Sözel (TÜR) Bcc DCBAaDbCbBacAcAd

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) dAcdCdDAdB

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BDBADCCABC

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) ACaaBBADAD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) A d D   B d ca A b d

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) DbAC DCB  ddABDDaAa 

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 0 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 0 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
HAVİN     TEKBARAN 998 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
315,337 285,480 6 39 172 2200 26877

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 28 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 6,44 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 2,89 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,62 3,47 5,03

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,57 2,09 3,55

Matematik 20 8 4 6,67 33 2,82 1,20 3,03

Fen 20 9 9 6,00 30 5,25 3,55 6,80

Toplam: 90 49 31 38,67 43 30,60 16,10 28,74

Sözel (TÜR) dccbDCBAdbadABDAADdB

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) AbaCCdaAda

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BDBADCCABd

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) ACDCBdADcD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) A  abb  BDAaBC A   A

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) DAAdaDCBa  dbBDcdAad

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 0 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
LOKMAN    HEKİMOĞLU 267 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
406,907 285,480 1 5 31 416 5716

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 28 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 6,44 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 2,89 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,62 3,47 5,03

İngilizce 10 9 0 9,00 90 6,57 2,09 3,55

Matematik 20 10 3 9,00 45 2,82 1,20 3,03

Fen 20 16 3 15,00 75 5,25 3,55 6,80

Toplam: 90 70 10 66,67 74 30,60 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BADAADBACCDBbBCD dDB

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) BCADdCCBAA

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) aBACCDABDB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DADA BCDCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) bD  A aB ADB  ADDb A

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) ABbBDDBACBDaB DDbAAD

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 0 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS     TOKTAŞ 322 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
250,415 285,480 21 140 424 4295 51074

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 28 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 6,44 4,06 6,58

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,62 3,47 5,03

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,57 2,09 3,55

Matematik 20 2 4 0,67 3 2,82 1,20 3,03

Fen 20 5 15 0,00 0 5,25 3,55 6,80

Toplam: 90 32 34 20,67 23 30,60 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BccCDCBAdbCdbBabAcAc

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (DİN) BbBADCCcBd

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) bCDCBBcDAD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) AdCabc              

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) DbbaaDdaaadCdBccdAdd

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA      AYDIN 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
246,112 285,480 22 153 444 4477 52955

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 28 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 11 2,33 12 6,44 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 2 7 -0,33 -3 2,89 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,62 3,47 5,03

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,57 2,09 3,55

Matematik 20 7 8 4,33 22 2,82 1,20 3,03

Fen 20 5 14 0,33 2 5,25 3,55 6,80

Toplam: 90 32 48 16,00 18 30,60 16,10 28,74

Sözel (TÜR) c  bdcBcbbDaABCcC cc

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) d dbdCCcdc

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) dBcCCDdBDB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) aADAccbbCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) cb bA aB  DB AbccCCc

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) bacccDccCB bcdcDCbba

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA   MIHLA 224 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
222,423 285,480 26 217 580 5374 64129

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 28 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 6,44 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 1 9 -2,00 -20 2,89 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 6,62 3,47 5,03

İngilizce 10 5 4 3,67 37 6,57 2,09 3,55

Matematik 20 2 16 -3,33 -17 2,82 1,20 3,03

Fen 20 8 12 4,00 20 5,25 3,55 6,80

Toplam: 90 28 59 8,33 9 30,60 16,10 28,74

Sözel (TÜR) cAaAdacAbbDdcBdcCBDB

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) Bbdbbdbdcd

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) dBdCabAdbd

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) aADAaBb aA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) dDabcbaBc ccc ccbbab

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) bcdacbBACBDCddaDCddb

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ASIM  AKÇAY 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
302,507 285,480 11 60 221 2581 31046

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 28 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 6,44 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 2,89 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,62 3,47 5,03

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,57 2,09 3,55

Matematik 20 9 11 5,33 27 2,82 1,20 3,03

Fen 20 8 11 4,33 22 5,25 3,55 6,80

Toplam: 90 49 40 35,67 40 30,60 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BDcCDddddDCCAdDbADcc

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) AAdCbcDdCa

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BDBcDCCdBd

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) ACDCBdADAD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) cCabcAdBBDbadacADCDb

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) DbAb cCBacdCddDDcAcb

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUKAYSAN 132 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
292,557 285,480 13 70 254 2893 34549

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 28 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 6,44 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 5 3 4,00 40 2,89 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,62 3,47 5,03

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,57 2,09 3,55

Matematik 20 3 4 1,67 8 2,82 1,20 3,03

Fen 20 7 9 4,00 20 5,25 3,55 6,80

Toplam: 90 43 25 34,67 39 30,60 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BcDAdaBACaDdABCD  Dc

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) BaAD  CdbA

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) CBACdDbBa 

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DADABBCDCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT)     A aBaAb  d      

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) c AcbDBc BcaB D bdbD

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 0 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 0 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 0 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
SEYRİN NURASLANHAN 95 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
294,755 285,480 12 68 247 2817 33707

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 28 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 6,44 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 2,89 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,62 3,47 5,03

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,57 2,09 3,55

Matematik 20 7 11 3,33 17 2,82 1,20 3,03

Fen 20 11 9 8,00 40 5,25 3,55 6,80

Toplam: 90 46 42 32,00 36 30,60 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BcDAdaBcCbDdbaCDCcDc

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) aadabdCBbA

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) dBACCDABDB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) bAcAaBaDCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) badcAcaBcbDBBbb  CbA

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) baABDcabCaDCdCDcCAbD

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
TANEM     GÜNER 130 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
223,508 285,480 25 213 572 5330 63572

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 28 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 6,44 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 1 9 -2,00 -20 2,89 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 6,62 3,47 5,03

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,57 2,09 3,55

Matematik 20 6 14 1,33 7 2,82 1,20 3,03

Fen 20 7 10 3,67 18 5,25 3,55 6,80

Toplam: 90 29 58 9,67 11 30,60 16,10 28,74

Sözel (TÜR) cDBacCdbabddcdbbAabd

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) cddCadbbac

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) dbdAcdbdaC

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) ACDCBaADAD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) dbCbcddcabABaCbAbCab

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) DbA cc daDB dBcDdAcb

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 0 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA     ÇAĞLAYAN 12 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
262,772 285,480 19 116 370 3854 45882

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 28 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 6,44 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 2,89 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,62 3,47 5,03

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,57 2,09 3,55

Matematik 20 8 12 4,00 20 2,82 1,20 3,03

Fen 20 9 11 5,33 27 5,25 3,55 6,80

Toplam: 90 39 51 22,00 24 30,60 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BAbAdacddbDcdadDbdbB

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) cacDcabBcc

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) dBACdDABDB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DAcccBCaCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) cbCbAcacBdaBBcADbCbc

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) babaDcBACBcdcCDDCcba

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT     ÇAĞLAR 276 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
234,420 285,480 24 181 505 4912 58263

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 28 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 6,44 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 2,89 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,62 3,47 5,03

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,57 2,09 3,55

Matematik 20 8 12 4,00 20 2,82 1,20 3,03

Fen 20 5 15 0,00 0 5,25 3,55 6,80

Toplam: 90 31 59 11,33 13 30,60 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BADdAaBdabbcAdabadba

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) aCdcACaacd

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) dBcaCDcdbB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DAbAcdbDCc

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) ADbDcDadBAcadAcbaaCb

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) dabdcaBAdaaCBdacbdAc

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF     EKİN 124 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
324,480 285,480 5 29 146 1941 23945

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 28 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 6,44 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 2,89 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,62 3,47 5,03

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,57 2,09 3,55

Matematik 20 9 4 7,67 38 2,82 1,20 3,03

Fen 20 10 8 7,33 37 5,25 3,55 6,80

Toplam: 90 50 30 40,00 44 30,60 16,10 28,74

Sözel (TÜR)  ADAAaBddbbcABCDbdDB

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) aCcDcCadbA

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) dBACCDABDB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DADdcBbDCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) Ab aA CBa DB A  Da A

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) AadcbDBAd  CBCDaCAbb

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 0 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP    KESKİN 13 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
265,035 285,480 18 111 356 3779 44968

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 28 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 6,44 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 2,89 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,62 3,47 5,03

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,57 2,09 3,55

Matematik 20 3 16 -2,33 -12 2,82 1,20 3,03

Fen 20 7 13 2,67 13 5,25 3,55 6,80

Toplam: 90 45 44 30,33 34 30,60 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BDcbDCBAdbbCdBbdAcAB

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) AcdCCbDAad

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BDBbDCCABC

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) ACDCBBADAD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) Aabbbc aabbccaaAaCbc

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) abbCbDdabDdCAaDbcAdb

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ       BULUT 325 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
338,289 285,480 7 16 110 1596 19968

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 23 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 6,71 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 3,96 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,36 3,47 5,03

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,86 2,09 3,55

Matematik 20 8 6 6,00 30 4,16 1,20 3,03

Fen 20 13 6 11,00 55 8,01 3,55 6,80

Toplam: 90 56 24 48,00 53 34,06 16,10 28,74

Sözel (TÜR) c  AbbBAdbDaABCD cDB

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) BbADbCCBAb

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) dBACCDABDB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DADABcCDCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT)   abA CBdADB  bDad A

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) AdAdDDBAbdaaBCD CAAD

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 0 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA      ŞÜNGÜ 205 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
341,170 285,480 6 15 106 1523 19135

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 23 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 6,71 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 3,96 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,36 3,47 5,03

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,86 2,09 3,55

Matematik 20 8 5 6,33 32 4,16 1,20 3,03

Fen 20 10 7 7,67 38 8,01 3,55 6,80

Toplam: 90 56 22 48,67 54 34,06 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BDc DCcAdbbCABDAAcAB

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) AABCCdDAd 

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BDBADCCABd

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) ACaCBBADAD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) A baD A BDABca Aa   

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) bAA D CB DBCbdDbcbBd

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA GÜL ODA 210 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
246,679 285,480 19 152 441 4452 52670

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 23 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 6,71 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 3,96 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 6,36 3,47 5,03

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,86 2,09 3,55

Matematik 20 6 8 3,33 17 4,16 1,20 3,03

Fen 20 6 14 1,33 7 8,01 3,55 6,80

Toplam: 90 32 51 15,00 17 34,06 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BDaaDCdABDbCcaabdcba

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) AbcddAcbdB

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) dDd Dbacab

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) ACDCBadaAD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) Ad aa cBBDA ca Aa  b

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) aAACccaBdacadBbbcAdb

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE      KONAK 160 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
260,698 285,480 17 120 378 3917 46729

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 23 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 7 1,67 8 6,71 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 1 5 -0,67 -7 3,96 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,36 3,47 5,03

İngilizce 10 5 4 3,67 37 4,86 2,09 3,55

Matematik 20 4 7 1,67 8 4,16 1,20 3,03

Fen 20 10 8 7,33 37 8,01 3,55 6,80

Toplam: 90 33 32 22,33 25 34,06 16,10 28,74

Sözel (TÜR) Bd bb  c CD c b  c B

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) B  acb d d

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) CBACCDdBDB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DADdaB aCc

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) b d A a c DB c ac  A

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) ABAacDcAdBcaBCcD Ab 

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE     GÖK 1690 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
279,260 285,480 14 83 295 3307 39391

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 23 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 6,71 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 3,96 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,36 3,47 5,03

İngilizce 10 7 2 6,33 63 4,86 2,09 3,55

Matematik 20 5 8 2,33 12 4,16 1,20 3,03

Fen 20 8 11 4,33 22 8,01 3,55 6,80

Toplam: 90 41 38 28,33 31 34,06 16,10 28,74

Sözel (TÜR) cDcCDdBAcbbC BcbA AB

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) AcddCADcbc

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BDcdDCCABd

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) ACDbB cDAD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) AaCabc   DccaC Aa   

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) abdCaDCad BbAccDBbBc

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 0 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF HÜSNAUSLU 324 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
239,745 285,480 20 169 481 4694 55813

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 23 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 6,71 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 3,96 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,36 3,47 5,03

İngilizce 10 3 7 0,67 7 4,86 2,09 3,55

Matematik 20 4 6 2,00 10 4,16 1,20 3,03

Fen 20 6 14 1,33 7 8,01 3,55 6,80

Toplam: 90 31 49 14,67 16 34,06 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BAcAdadAdbbdddCDaccB

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) BCAcAadBbc

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) dBACCDcdbB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DcbAaBbabd

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) A  bba     BBc  a dA

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) ddAcccBbadaCdabaCAAa

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA NUR  ÇAKIR 191 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
349,600 285,480 3 8 87 1304 16864

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 23 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 6,71 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 3,96 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,36 3,47 5,03

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,86 2,09 3,55

Matematik 20 5 2 4,33 22 4,16 1,20 3,03

Fen 20 15 3 14,00 70 8,01 3,55 6,80

Toplam: 90 56 16 50,67 56 34,06 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BADAdaBACbDBABda  D 

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) cCADdbCBAA

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) dBACCDABDB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DAcAaBCDCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT)    bA a   DB A     A

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN)  BAaDDaAC DaBCDDCAAD

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 0 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 0 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜLCEMREYAR 121 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
226,237 285,480 22 208 555 5224 62258

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 23 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 11 3,33 17 6,71 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 1 5 -0,67 -7 3,96 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,36 3,47 5,03

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 4,86 2,09 3,55

Matematik 20 5 9 2,00 10 4,16 1,20 3,03

Fen 20 4 16 -1,33 -7 8,01 3,55 6,80

Toplam: 90 26 51 9,00 10 34,06 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BDcdDb ddDbdA adAaAc

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) cdBbac    

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) B BcDCbABC

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) baaaBcAadb

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) cCdbD d  b BBa Abb b

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) cbAdcaCcacabcaDDdbab

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 0 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
HARUN     AYYILDIZ 169 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
223,152 285,480 23 214 574 5343 63748

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 23 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 9 3,00 15 6,71 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 3,96 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 0 10 -3,33 -33 6,36 3,47 5,03

İngilizce 10 3 7 0,67 7 4,86 2,09 3,55

Fen 20 8 12 4,00 20 8,01 3,55 6,80

Toplam: 90 20 45 5,00 6 34,06 16,10 28,74

Sözel (TÜR) dADAdbaACabdbcC     

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) dCcDcbdcbA

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) acbaabcdc*

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) abaAcabcCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (FEN) babcDDdACBDCddbbdbcD

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSAORTAÇ 211 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
316,232 285,480 9 38 169 2179 26600

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 23 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 6,71 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 3,96 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,36 3,47 5,03

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,86 2,09 3,55

Matematik 20 3 5 1,33 7 4,16 1,20 3,03

Fen 20 11 7 8,67 43 8,01 3,55 6,80

Toplam: 90 49 25 40,67 45 34,06 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BcBCDCBbBDbCABbAADcd

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) AABCCb AbB

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) dDB DCCABd

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) ACaaBdADAD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) AC D   a   d   ca  b

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) DbbC Dbca BCABDDdbBA

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ILGIN     ÇİĞDEM 83 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
344,380 285,480 5 13 100 1447 18267

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 23 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 6,71 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 3,96 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,36 3,47 5,03

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,86 2,09 3,55

Matematik 20 8 9 5,00 25 4,16 1,20 3,03

Fen 20 15 4 13,67 68 8,01 3,55 6,80

Toplam: 90 59 25 50,67 56 34,06 16,10 28,74

Sözel (TÜR) cAcd DBACCDaAabD cDd

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) BCADACCBAd

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) dBbCCDABDB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DADAcBCDCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) cc DAbCcBADB bdcc aA

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) cBbBDDBACBDaBCDD AbD

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT    ERARSLAN 268 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
306,290 285,480 10 56 209 2466 29800

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 23 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 9 1,00 5 6,71 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 3,96 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,36 3,47 5,03

İngilizce 10 2 1 1,67 17 4,86 2,09 3,55

Matematik 20 6 2 5,33 27 4,16 1,20 3,03

Fen 20 16 3 15,00 75 8,01 3,55 6,80

Toplam: 90 41 22 33,67 37 34,06 16,10 28,74

Sözel (TÜR)  ac D aA ba baa AcA 

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) dcdCCcDACc

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BDBADCCdBd

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) A       Ab

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) A   b A BDA c  A    

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) aAAa DCBCDBCABDDBABb

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 0 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET    SÜRÜCÜ 179 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
257,068 285,480 18 130 396 4035 48189

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 23 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 6,71 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 3,96 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,36 3,47 5,03

İngilizce 10 4 6 2,00 20 4,86 2,09 3,55

Matematik 20 5 5 3,33 17 4,16 1,20 3,03

Fen 20 12 8 9,33 47 8,01 3,55 6,80

Toplam: 90 35 45 20,00 22 34,06 16,10 28,74

Sözel (TÜR) dccdDddbabbCccabbbcB

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) dAdCbbaAbB

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) dcBADCCABa

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) ACaCcBcbbc

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) A aa  b BD  Ba   C c

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) aAcCDcCBCDBdABDacbBc

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
MUSAB     PULAT 1834 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
302,425 285,480 11 61 223 2586 31080

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 23 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 2 9,33 47 6,71 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 5 3 4,00 40 3,96 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,36 3,47 5,03

İngilizce 10 6 3 5,00 50 4,86 2,09 3,55

Matematik 20 4 5 2,33 12 4,16 1,20 3,03

Fen 20 9 5 7,33 37 8,01 3,55 6,80

Toplam: 90 42 19 35,67 40 34,06 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BADA a A  b ABCD  D 

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) BCAad  BAc

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) CBACCDbBD 

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DADd BaaCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) c  bA a   DB    ca A

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) AaAcaDcA B  B c C AD

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 0 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 0 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA      YÜKSEK 215 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
396,408 285,480 2 6 36 541 7178

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 23 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 6,71 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 3,96 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,36 3,47 5,03

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,86 2,09 3,55

Matematik 20 9 6 7,00 35 4,16 1,20 3,03

Fen 20 14 5 12,33 62 8,01 3,55 6,80

Toplam: 90 70 13 65,67 73 34,06 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BDc DCBABDCCABDAADAB

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) AABCCADACB

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BDBADCCABC

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) ACDCBcADAD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) A aDD AaBDA ca AaC b

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) DbACcDCBa BCABDDddBA

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 0 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN   ZENGİN 145 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
270,076 285,480 16 101 336 3603 42858

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 23 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 6,71 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 5 3 4,00 40 3,96 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 6,36 3,47 5,03

İngilizce 10 4 6 2,00 20 4,86 2,09 3,55

Matematik 20 7 6 5,00 25 4,16 1,20 3,03

Fen 20 4 9 1,00 5 8,01 3,55 6,80

Toplam: 90 34 37 21,67 24 34,06 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BDdbDCaddbCdbBaAA AB

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS)  ABbC DcCa

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) acB DCCd d

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) ACabcadDAa

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) AbaDbbb BDA  a AD   

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) abAbbDbcCbadA       

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
SAMİ YUSUFEKİNCİ 182 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
290,228 285,480 13 74 260 2972 35412

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 23 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 6 6,00 30 6,71 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 2 3 1,00 10 3,96 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 6,36 3,47 5,03

İngilizce 10 7 0 7,00 70 4,86 2,09 3,55

Matematik 20 9 5 7,33 37 4,16 1,20 3,03

Fen 20 7 12 3,00 15 8,01 3,55 6,80

Toplam: 90 38 28 28,67 32 34,06 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BADA a ACdDaAa a   c

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) c  b CaB  

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) dBACdD B  

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DADA   DCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT)    bA CBdADB  bDadCA

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) cabdDDBcdBcaBbc bAbD

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 1 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 0 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
SARA ECRİNTUNÇ 168 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
301,148 285,480 12 63 228 2629 31543

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 23 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 6,71 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 3,96 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,36 3,47 5,03

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,86 2,09 3,55

Matematik 20 9 11 5,33 27 4,16 1,20 3,03

Fen 20 11 9 8,00 40 8,01 3,55 6,80

Toplam: 90 49 41 35,33 39 34,06 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BccbDdBbaDCdcccdAaAB

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) AABCacDdCd

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BbBADCCABC

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) ACDdBabcAD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) ACCaDAcBdcdaBbabbCDd

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) DbAdbDaBaDBbABDaBbBc

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL    BAKTİMUR 200 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,828 285,480 21 186 511 4935 58508

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 23 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 6,71 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 1 9 -2,00 -20 3,96 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,36 3,47 5,03

İngilizce 10 3 7 0,67 7 4,86 2,09 3,55

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 4,16 1,20 3,03

Fen 20 10 10 6,67 33 8,01 3,55 6,80

Toplam: 90 31 59 11,33 13 34,06 16,10 28,74

Sözel (TÜR) ccDAdaacdbbaAdCDacDB

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) dacacbdacA

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) CBbbCDABbc

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) bAbcdaCadA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) bcabAbaBabaBdAbaabdd

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) AdAaDDBAdBaCdCDbadba

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT      AKÇAY 294 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
277,231 285,480 15 88 302 3369 40152

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 23 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 6,71 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 3,96 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,36 3,47 5,03

İngilizce 10 3 7 0,67 7 4,86 2,09 3,55

Matematik 20 5 15 0,00 0 4,16 1,20 3,03

Fen 20 8 12 4,00 20 8,01 3,55 6,80

Toplam: 90 44 46 28,67 32 34,06 16,10 28,74

Sözel (TÜR) cDcaDbBAdDaCcBDcADAB

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) AABCCADcdB

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BDdADCCABd

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) cdabBcAccD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) AdbacbbaBDcdaCcAbdbc

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) DbcCabbdaaBCcBDDcAab

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF     CEVENBER 187 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
344,522 285,480 4 12 99 1442 18229

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 23 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 6,71 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 3,96 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,36 3,47 5,03

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,86 2,09 3,55

Matematik 20 6 5 4,33 22 4,16 1,20 3,03

Fen 20 15 5 13,33 67 8,01 3,55 6,80

Toplam: 90 57 23 49,33 55 34,06 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BAcAdaBAdbDBABCD dDa

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) cCADdbCBAA

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) dBACCDABDB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DADdaBCDCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) b C A aa ADB   aa  A

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) dBAaDDaACacCBCDDCAAD

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP    YAVUZ 326 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
320,083 285,480 8 34 161 2076 25374

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 23 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 6,71 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 3,96 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,36 3,47 5,03

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,86 2,09 3,55

Matematik 20 6 4 4,67 23 4,16 1,20 3,03

Fen 20 16 4 14,67 73 8,01 3,55 6,80

Toplam: 90 50 30 40,00 44 34,06 16,10 28,74

Sözel (TÜR) aDcbDCddcDbdAdDbAcAd

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) dcBCddDACc

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BDBbDCCABd

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) ACDdBacDAD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT)    aa A BDA aa A   A

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) DAACDDCaCbBbABDDcABA

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜBEYİR   ERYILMAZ 58 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
463,548 285,480 1 1 5 52 789

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 23 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 6,71 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 3,96 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,36 3,47 5,03

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,86 2,09 3,55

Matematik 20 18 0 18,00 90 4,16 1,20 3,03

Fen 20 18 1 17,67 88 8,01 3,55 6,80

Toplam: 90 82 5 80,33 89 34,06 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BADAbDBACbDBABCDbBDB

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) BCADcCCBAA

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) CBACCDABDB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DADABBCDCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) ADC ADCBBADBBAADD CA

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) ABABDDBACBDbBCD CAAD

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 0 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
*İRA NUR  ŞAHİN 317 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,435 285,480 25 223 591 5442 65128

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 27 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 6,83 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 4,08 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,83 3,47 5,03

İngilizce 10 4 6 2,00 20 5,84 2,09 3,55

Matematik 20 1 9 -2,00 -10 3,09 1,20 3,03

Fen 20 4 14 -0,67 -3 7,90 3,55 6,80

Toplam: 90 27 51 10,00 11 34,56 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BDcacCBcdcbCAcDbAccB

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) bcadCAbdCa

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BbBdDdCABd

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) dacbBcAaAD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) cb bb   B    a cbdb 

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) DbcdaabaacadAcc  cBA

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EMİRVELİ 206 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
426,619 285,480 2 3 17 254 3426

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 27 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 6,83 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 4,08 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,83 3,47 5,03

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,84 2,09 3,55

Matematik 20 11 2 10,33 52 3,09 1,20 3,03

Fen 20 19 1 18,67 93 7,90 3,55 6,80

Toplam: 90 76 7 73,67 82 34,56 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BcBdDCBABDCCABDbAaAB

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) AABCCADACB

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BDBADCCABC

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) ACDCBBADAD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) ACCaDAA BDA  a A  D 

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) DAACDDCBaDBCABDDBABA

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN   YILDIR M 251 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
214,354 285,480 26 229 608 5646 68194

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 27 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 11 2,33 12 6,83 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,08 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,83 3,47 5,03

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,84 2,09 3,55

Matematik 20 1 13 -3,33 -17 3,09 1,20 3,03

Fen 20 4 16 -1,33 -7 7,90 3,55 6,80

Toplam: 90 31 50 14,33 16 34,56 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BA AAb Ad bdbaacdaDa

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) dCADdbddcA

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) CBdCCDbdDB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DcDABBCDCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) dbacAaacccc*  db    

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) AdbBacadadcdcbDabdcD

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR   ALTUNIŞIK 255 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
349,365 285,480 4 9 88 1315 16932

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 27 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 6,83 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,08 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,83 3,47 5,03

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,84 2,09 3,55

Matematik 20 7 8 4,33 22 3,09 1,20 3,03

Fen 20 14 6 12,00 60 7,90 3,55 6,80

Toplam: 90 58 27 49,00 54 34,56 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BAcAbDBACbDcABCDCdDB

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) aaADACCaAd

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) dBACCDdBDB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DADAaBCaCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) b CbAaac  DB AcbaC A

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) AaAcDDBACBbaBCDcCbAD

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA      AKSU 162 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
308,901 285,480 12 51 200 2379 28885

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 27 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 5 8,33 42 6,83 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 4 4 2,67 27 4,08 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,83 3,47 5,03

İngilizce 10 6 3 5,00 50 5,84 2,09 3,55

Matematik 20 7 4 5,67 28 3,09 1,20 3,03

Fen 20 9 8 6,33 32 7,90 3,55 6,80

Toplam: 90 44 25 35,67 40 34,56 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BDc DCdcdD  ABD A dB

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) A dCb DcaB

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BDB DCCABd

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) ACDCB dacD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) ACdc  A  D  Ba Aa  A

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) a A  aCdacBCAdDcdABA

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞLEM    AYDIN 117 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
262,747 285,480 19 117 371 3857 45894

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 27 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 10 3,67 18 6,83 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 6 2 5,33 53 4,08 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,83 3,47 5,03

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,84 2,09 3,55

Matematik 20 2 4 0,67 3 3,09 1,20 3,03

Fen 20 7 11 3,33 17 7,90 3,55 6,80

Toplam: 90 38 31 27,67 31 34,56 16,10 28,74

Sözel (TÜR) dDd DCdAdbbd BadAaA 

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) dABC cDA B

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) dDBADCCABC

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) AaaCBdADAD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) A  ab c      a A    

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) abAaaabBdaBCAcDcB a 

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 0 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
COŞKUN    TOZ 204 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
259,327 285,480 20 123 383 3963 47248

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 27 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 6,83 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,08 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 6 1 5,67 57 6,83 3,47 5,03

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,84 2,09 3,55

Matematik 20 3 15 -2,00 -10 3,09 1,20 3,03

Fen 20 11 9 8,00 40 7,90 3,55 6,80

Toplam: 90 39 45 24,00 27 34,56 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BDcCDddbcaCCbBa Abdc

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) AAdCCcaAdB

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BDBdDCC   

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) dabCBdAcAD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) AbaaDcccdab B adabcc

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) DbAdDDdBCcBbAcDDBbac

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 0 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN   AY 116 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
237,691 285,480 23 175 489 4772 56731

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 27 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 14 0,33 2 6,83 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 3 6 1,00 10 4,08 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,83 3,47 5,03

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 5,84 2,09 3,55

Matematik 20 4 1 3,67 18 3,09 1,20 3,03

Fen 20 6 10 2,67 13 7,90 3,55 6,80

Toplam: 90 26 43 11,67 13 34,56 16,10 28,74

Sözel (TÜR) dAcAba ddbbcdBaDacbB

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) d dcAbCaAb

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) CBcaCDdaDB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) bADccddcab

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT)     A           aCCA

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) bacBbcaAbcDCBCc    a

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ZEYNEPTAŞKIRAN 272 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
283,698 285,480 15 78 279 3183 37748

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 27 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 10 2,67 13 6,83 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 7 1 6,67 67 4,08 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,83 3,47 5,03

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,84 2,09 3,55

Matematik 20 5 4 3,67 18 3,09 1,20 3,03

Fen 20 7 8 4,33 22 7,90 3,55 6,80

Toplam: 90 43 25 34,67 39 34,56 16,10 28,74

Sözel (TÜR) Bcd cCBbabbdABbdA   

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) AABCC DcC 

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BDBdDCCABC

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) ACDbBBADAD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) A   cc  B  ccC A   A

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) cbcC DbddD Cb DD Aa 

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 0 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF      TOZ 301 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
272,687 285,480 16 96 325 3511 41855

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 27 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 6,83 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 4,08 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,83 3,47 5,03

İngilizce 10 4 4 2,67 27 5,84 2,09 3,55

Matematik 20 5 7 2,67 13 3,09 1,20 3,03

Fen 20 9 9 6,00 30 7,90 3,55 6,80

Toplam: 90 38 38 25,33 28 34,56 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BDcaDaBdabbaABaAA cd

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) cAdCC DddB

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BcBbDCCABd

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) A bCa cDcD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) A CcD  cB   cacA  bb

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) bcdC DbadDBbABDDBbd 

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ELZEM     BEDÜK 142 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
244,053 285,480 22 158 454 4535 53875

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 27 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 6,83 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,08 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,83 3,47 5,03

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,84 2,09 3,55

Matematik 20 3 8 0,33 2 3,09 1,20 3,03

Fen 20 5 15 0,00 0 7,90 3,55 6,80

Toplam: 90 36 45 21,00 23 34,56 16,10 28,74

Sözel (TÜR) cAcAdaBbdbDdABdcCcbB

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) abcaAbCBcA

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) dBACCDdBDB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DcDABBCaCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) dad c a    B  cbbC A

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) ddAccDdAadaaabccCAbc

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNEFEYZA BODUR 249 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
262,886 285,480 18 115 367 3849 45824

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 27 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 6,83 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 4,08 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,83 3,47 5,03

İngilizce 10 5 4 3,67 37 5,84 2,09 3,55

Matematik 20 7 9 4,00 20 3,09 1,20 3,03

Fen 20 5 12 1,00 5 7,90 3,55 6,80

Toplam: 90 35 46 19,67 22 34,56 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BcaAADdACbDBbaCcd* B

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) dCdbbCddcb

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) dBACdDdBaB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) bADAcc DCc

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) ADbcA d* bcBaAAba  A

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) bBbaaDBca D aCc abca

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 0 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ENES      EROĞLU 306 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
257,785 285,480 21 126 388 4005 47866

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 27 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 6,83 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 4,08 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,83 3,47 5,03

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,84 2,09 3,55

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 3,09 1,20 3,03

Fen 20 11 9 8,00 40 7,90 3,55 6,80

Toplam: 90 40 50 23,33 26 34,56 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BdbAbbBACbDddBCDbcca

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) BCcDbbdadb

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) dBACCDdBDB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) aADAdBbcCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) ccdbAbacdcDccdcDbdab

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) ABAcDDBACBbaBCaabdba

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ESAT TALHABEŞİR 248 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
308,342 285,480 13 53 203 2400 29077

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 27 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 6,83 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,08 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,83 3,47 5,03

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,84 2,09 3,55

Matematik 20 7 9 4,00 20 3,09 1,20 3,03

Fen 20 10 9 7,00 35 7,90 3,55 6,80

Toplam: 90 50 35 38,33 43 34,56 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BDabDCcbaDbCABDdAcAd

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) AAdCCAacCd

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BDBdDCCAaC

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) AdDCBdADAD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) ACaaDA aaDdBca  aC b

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) abAaaDCBa BCAaDbdABb

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 0 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN     BOZKUŞ 240 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
437,101 285,480 1 2 15 184 2485

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 27 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 6,83 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,08 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,83 3,47 5,03

İngilizce 10 9 0 9,00 90 5,84 2,09 3,55

Matematik 20 16 3 15,00 75 3,09 1,20 3,03

Fen 20 17 2 16,33 82 7,90 3,55 6,80

Toplam: 90 77 10 73,67 82 34,56 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BAaAcaBACCDBABCDCcDB

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) BCADdCCBAA

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) CBACCDABDB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DADA BCDCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) bDC AbCBBADBBdADDCCA

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) ABAdDDaACBDCBCDD AAD

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA     MUTLU 250 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
198,030 285,480 27 285 703 6170 75606

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 27 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 9 0,00 0 6,83 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 1 7 -1,33 -13 4,08 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,83 3,47 5,03

İngilizce 10 4 5 2,33 23 5,84 2,09 3,55

Matematik 20 0 10 -3,33 -17 3,09 1,20 3,03

Fen 20 5 11 1,33 7 7,90 3,55 6,80

Toplam: 90 19 45 4,00 4 34,56 16,10 28,74

Sözel (TÜR) ccaAbadcC  dA b     

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) abdbbd c A

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) CBcd DABbB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) adDcaB bCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) bbacd acac  a       

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) dabc  BAaB CdbDaacb 

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
İREM SUDE ŞENTÜRK 72 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
311,176 285,480 11 46 190 2320 28145

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 27 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 6,83 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,08 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,83 3,47 5,03

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,84 2,09 3,55

Matematik 20 7 9 4,00 20 3,09 1,20 3,03

Fen 20 11 9 8,00 40 7,90 3,55 6,80

Toplam: 90 49 37 36,67 41 34,56 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BDcCbCdABDbdcBDAAbcB

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) AABCCdaddB

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BDBcDCCABd

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) cbDCBccaAD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) A aa  dBBcAaaC dDCcb

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) DdACbDbBdcBCABDDdcad

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
M NEBİ    EPSOYLU 243 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
330,648 285,480 8 21 129 1786 22157

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 27 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 6 7,00 35 6,83 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 4,08 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,83 3,47 5,03

İngilizce 10 6 3 5,00 50 5,84 2,09 3,55

Matematik 20 7 0 7,00 35 3,09 1,20 3,03

Fen 20 13 5 11,33 57 7,90 3,55 6,80

Toplam: 90 48 19 41,67 46 34,56 16,10 28,74

Sözel (TÜR) B DcdaBbCbDaA  DC  B

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) B AaACCdAc

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) dBACdD BDB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DAcA BaaCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) A   A CB ADB        

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) bBA DDaACBDbBCD bAcD

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET    ARAZ 220 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
230,694 285,480 24 195 525 5052 60024

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 27 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 12 1,00 5 6,83 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,08 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,83 3,47 5,03

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,84 2,09 3,55

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 3,09 1,20 3,03

Fen 20 9 11 5,33 27 7,90 3,55 6,80

Toplam: 90 34 53 16,33 18 34,56 16,10 28,74

Sözel (TÜR) aDcabbcbaDCCbBbbd   

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) AddCCccbCa

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) abBADCbbBd

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) ACDCBdADAb

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) AbdacbdacbdcabDcbbcA

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) cdcCcDbBCDBdAaDDcccb

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALİÖRÜN 1758 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
336,243 285,480 6 17 116 1638 20547

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 27 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 6,83 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,08 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,83 3,47 5,03

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,84 2,09 3,55

Matematik 20 4 5 2,33 12 3,09 1,20 3,03

Fen 20 16 2 15,33 77 7,90 3,55 6,80

Toplam: 90 53 22 45,67 51 34,56 16,10 28,74

Sözel (TÜR) Bcc DbBAaDbCAaD ADAB

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) dAdCbAaddB

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BbBADCCABd

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) ACDCBdADAD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT)   d D c BD  ca Ab   

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) DAAC DCB DBCABcDdABA

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 0 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
METE HAKKIÇAĞLIYAN 264 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
295,591 285,480 14 67 243 2786 33413

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 27 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 6,83 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,08 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,83 3,47 5,03

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,84 2,09 3,55

Matematik 20 3 5 1,33 7 3,09 1,20 3,03

Fen 20 14 6 12,00 60 7,90 3,55 6,80

Toplam: 90 44 33 33,00 37 34,56 16,10 28,74

Sözel (TÜR) cDcCDCadabbCAabcADAd

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) AcBCCdDcbB

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) dDB DCCcBC

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) AdaCBabcAD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) Ab Dbb  B  d a      

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) DAcaDDCBaDBCAdDccABA

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
MUSA EFE  TURGUT 232 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
270,964 285,480 17 99 330 3567 42525

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 27 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 6,83 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,08 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,83 3,47 5,03

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,84 2,09 3,55

Matematik 20 3 7 0,67 3 3,09 1,20 3,03

Fen 20 9 10 5,67 28 7,90 3,55 6,80

Toplam: 90 39 40 25,67 29 34,56 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BcbAbDcACabBcBCbacDB

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) dbAbACbdAA

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) dBACdDdBbB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) bADcaBCaCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) b  bA ac  Da   cD  c

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) cBA DDaAdBbaBbDadcbD

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH     GÜVEN 101 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
331,104 285,480 7 20 128 1779 22033

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 27 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 6,83 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,08 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,83 3,47 5,03

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,84 2,09 3,55

Matematik 20 8 7 5,67 28 3,09 1,20 3,03

Fen 20 14 6 12,00 60 7,90 3,55 6,80

Toplam: 90 54 30 44,00 49 34,56 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BAbAdbdcCCDB cCDCccc

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) BCAacCCBcA

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) dBACdDdBaB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DADcBBCDCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) bD bA aBc DBdAAb  dA

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) ABAccDBAdBDCBCDDbcAc

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA     PARÇAL 57 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
313,388 285,480 10 43 180 2260 27447

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 27 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 6,83 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 4,08 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,83 3,47 5,03

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,84 2,09 3,55

Matematik 20 6 10 2,67 13 3,09 1,20 3,03

Fen 20 12 6 10,00 50 7,90 3,55 6,80

Toplam: 90 51 30 41,00 46 34,56 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BcDAbDBACbbaABbD c d

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) BCADdCCB d

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) CBACCDbBDB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DADAcBbaCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) b bbAcbc ADB Ac bdCc

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) bdABDDBcCB aBCD CAba

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 0 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF EFE  AYDIN 323 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
344,287 285,480 5 14 101 1449 18290

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 27 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 6,83 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,08 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,83 3,47 5,03

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,84 2,09 3,55

Matematik 20 7 6 5,00 25 3,09 1,20 3,03

Fen 20 15 5 13,33 67 7,90 3,55 6,80

Toplam: 90 57 26 48,33 54 34,56 16,10 28,74

Sözel (TÜR) dDadcCBABDbCAaabADAB

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) dABdCdDACB

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BDBdDCCABd

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) ACDCBddDAD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) A Cb  b BD cBaDAa  b

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) DAACcDCBCcBdABDbdABA

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF EMREAYAZ 24 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
423,550 285,480 3 4 19 275 3744

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 27 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 6,83 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,08 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,83 3,47 5,03

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,84 2,09 3,55

Matematik 20 13 5 11,33 57 3,09 1,20 3,03

Fen 20 18 2 17,33 87 7,90 3,55 6,80

Toplam: 90 75 12 71,00 79 34,56 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BADAbDBAdCDBABCD aDB

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) BCADcCCBAA

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) CBACCDABDB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DADABBCaCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) ADC AbCB ADBBAADaabc

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) ABABDDBACBDCBCDcCAbD

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA     TOPAL 226 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
326,714 285,480 9 28 141 1883 23284

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 27 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 6,83 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,08 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,83 3,47 5,03

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,84 2,09 3,55

Matematik 20 6 3 5,00 25 3,09 1,20 3,03

Fen 20 12 6 10,00 50 7,90 3,55 6,80

Toplam: 90 52 25 43,67 49 34,56 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BccAAaBACbDaABCDdccd

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) aCAD*C*BAA

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) bBACCDdBDB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DADcaBCDCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT)    DA ac  DB   a C A

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) A ABDDdbCBDacbD CAAa

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 0 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 0 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULKERİMMASRİJAZBA 159 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
200,589 285,480 16 277 695 6098 74591

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 22 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 3,32 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 0,94 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,89 3,47 5,03

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,80 2,09 3,55

Matematik 20 5 15 0,00 0 1,15 1,20 3,03

Fen 20 3 17 -2,67 -13 1,80 3,55 6,80

Toplam: 90 24 66 2,00 2 9,91 16,10 28,74

Sözel (TÜR) acBacCBAcbabddDbcbAa

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) bccddcaACB

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BcBcaaabaC

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) dCaaBcAcAb

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) bdbacAcBcaccBaacDdbA

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) bAcabaaaacdbbabbcABb

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
AYAZ      YILDIRIM 1189 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,281 285,480 11 187 513 4957 58741

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 22 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 3,32 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 0,94 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,89 3,47 5,03

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,80 2,09 3,55

Matematik 20 8 12 4,00 20 1,15 1,20 3,03

Fen 20 6 14 1,33 7 1,80 3,55 6,80

Toplam: 90 29 61 8,67 10 9,91 16,10 28,74

Sözel (TÜR) acbddDBdaabdcBdDCdDa

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) adcadCdBcA

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) adcdCDAdcB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) cdaAddaDad

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) dcbcADacBADccAdcDdCc

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) AdcBDbdcadcbadbDbcAD

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA      ORUÇ 1038 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
276,259 285,480 4 91 307 3402 40508

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 22 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 3,32 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 3 6 1,00 10 0,94 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 1,89 3,47 5,03

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,80 2,09 3,55

Matematik 20 7 8 4,33 22 1,15 1,20 3,03

Fen 20 4 12 0,00 0 1,80 3,55 6,80

Toplam: 90 36 40 22,67 25 9,91 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BAaAdDBAdabBABC CcDB

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) BCbacbdBb 

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) dBACCDb   

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) bAcAdcbcCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) b dbA acdADB A  DdCc

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) ddAcb  AdB aabc bcbD

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 1 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 0 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
CİHANKADİRYAMAÇ 1011 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
254,497 285,480 6 133 407 4141 49306

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 22 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 3,32 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 0,94 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,89 3,47 5,03

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,80 2,09 3,55

Fen 20 10 10 6,67 33 1,80 3,55 6,80

Toplam: 90 29 41 15,33 17 9,91 16,10 28,74

Sözel (TÜR) cDcaDCBAdDCabcacAaAB

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) AAcbdAacbB

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BacADdbAab

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) cabCadcadc

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (FEN) aAACbcbaCDdCbaDDcABd

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
DİLEK     ERDEM 1002 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
232,084 285,480 12 190 519 4998 59369

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 22 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 3,32 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 0,94 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 1,89 3,47 5,03

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,80 2,09 3,55

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,15 1,20 3,03

Fen 20 5 15 0,00 0 1,80 3,55 6,80

Toplam: 90 31 59 11,33 13 9,91 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BAcAdaabCbbcABdDacDc

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) ddbabCCBdd

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) dBACdDbBaB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) bdabdBbbCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) bcdbAbacdcaaBAcDDCdc

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) dBAdDcdcddbdBbcbbbAa

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK     BALABANOĞL 1050 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
176,280 285,480 21 329 777 6577 80949

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 22 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 3,32 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 1 9 -2,00 -20 0,94 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,89 3,47 5,03

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,80 2,09 3,55

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 1,15 1,20 3,03

Fen 20 4 16 -1,33 -7 1,80 3,55 6,80

Toplam: 90 17 73 -7,33 -8 9,91 16,10 28,74

Sözel (TÜR) acabDCBdaabbAdcAdacc

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) cdabdcbAbd

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BacbadbdaC

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) AbcdccbbAb

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) bbaaaAcaaDcdcabAcabd

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) acdCDabcdDBddabcdcad

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
EFECAN    TİLAVER 1148 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
286,909 285,480 2 77 271 3096 36612

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 22 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 3,32 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 0,94 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 1,89 3,47 5,03

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,80 2,09 3,55

Matematik 20 7 12 3,00 15 1,15 1,20 3,03

Fen 20 14 6 12,00 60 1,80 3,55 6,80

Toplam: 90 42 47 26,33 29 9,91 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BcBaDCacdbbCABccAbca

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) cAcbadcAdc

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) dDBADdCABC

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) cdbaBaAacD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) cCdDDcA acdadCbADdab

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) DAbbDcCBCbBCABDDdABc

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMENBARIŞDOĞANER 0 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
187,403 285,480 18 307 739 6399 78926

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 22 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 3,32 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 2 1 1,67 17 0,94 1,73 3,73

Matematik 20 0 12 -4,00 -20 1,15 1,20 3,03

Fen 20 0 5 -1,67 -8 1,80 3,55 6,80

Toplam: 90 9 31 -1,33 -1 9,91 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BDabcbBbaDbbAcbAcaAd

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) AdB       

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sayısal (MAT) b dc   ad badacdb   

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN)    bbc  dc          

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 0 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 0 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ELFİDA    İL 1065 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
176,981 285,480 20 328 775 6566 80856

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 22 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 3,32 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 1 9 -2,00 -20 0,94 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,89 3,47 5,03

İngilizce 10 6 4 4,67 47 0,80 2,09 3,55

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 1,15 1,20 3,03

Fen 20 1 19 -5,33 -27 1,80 3,55 6,80

Toplam: 90 20 70 -3,33 -4 9,91 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BbcaDaBdaDbbdabcAcdB

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) dcBadcadba

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BaBAcdabcb

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) AbDCaBdcAD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) AdbacbdacbdcabcdbCbA

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) accabcacbcabdBcadbab

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ENES      TAŞ 1159 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
205,293 285,480 14 258 660 5946 72518

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 22 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 3,32 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 0,94 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 0 10 -3,33 -33 1,89 3,47 5,03

İngilizce 10 5 5 3,33 33 0,80 2,09 3,55

Toplam: 90 15 35 3,33 4 9,91 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BDaCaddccaaCdcbAdcdc

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) AbcdCAccCB

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) abcdcadcdb

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) ACcdBBccAb

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM     AKSU 1173 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
239,893 285,480 10 168 480 4691 55750

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 22 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 3,32 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 0,94 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,89 3,47 5,03

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,80 2,09 3,55

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,15 1,20 3,03

Fen 20 8 12 4,00 20 1,80 3,55 6,80

Toplam: 90 32 58 12,67 14 9,91 16,10 28,74

Sözel (TÜR) dbbcADBdCdcBcdbDbacB

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) cdbDACCBcd

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) dBACdbdBcd

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) bcadBcdcCb

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) bbCDccaBcdbcdAbDbCdb

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) ABcdbcdbCBcdBCDcadAc

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM   DEMİRAL 1074 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
277,781 285,480 3 85 298 3351 39942

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 22 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 4 9,67 48 3,32 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 4 4 2,67 27 0,94 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,89 3,47 5,03

İngilizce 10 4 4 2,67 27 0,80 2,09 3,55

Matematik 20 1 4 -0,33 -2 1,15 1,20 3,03

Fen 20 10 6 8,00 40 1,80 3,55 6,80

Toplam: 90 34 28 24,67 27 9,91 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BADAcDBACbDdABd     

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) ab DdCCdA 

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) dBAaCbdBba

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DAcd Bd aA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) c   c C d          c

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) ABAdDDBdCBba bD   Aa

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 0 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM   SEZER 1551 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
197,740 285,480 17 287 705 6180 75713

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 22 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 3,32 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 0,94 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,89 3,47 5,03

İngilizce 10 5 5 3,33 33 0,80 2,09 3,55

Matematik 20 2 10 -1,33 -7 1,15 1,20 3,03

Toplam: 90 18 44 3,33 4 9,91 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BadacdabcDaCbBadcabc

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) bAcbbcDAda

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BDaAbdCcab

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) AdbCccAbAD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) AbCbcbdacabd        

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA    BABA 54 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
249,281 285,480 9 147 433 4336 51535

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 22 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 3,32 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 0,94 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 0 10 -3,33 -33 1,89 3,47 5,03

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,80 2,09 3,55

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,15 1,20 3,03

Fen 20 9 11 5,33 27 1,80 3,55 6,80

Toplam: 90 31 59 11,33 13 9,91 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BAcAdaadCaDcABdDbcDB

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) BCdcAbdBcb

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) bcbdabcdbd

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) cdbABcbcdb

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) ADdcAbacdcDaddcaadCA

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) AdABDcBbbBbCBdDcbdcb

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA    DEMİR 1155 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
187,329 285,480 19 308 740 6403 78946

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 22 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 13 1,67 8 3,32 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 0,94 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,89 3,47 5,03

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,80 2,09 3,55

Matematik 20 2 18 -4,00 -20 1,15 1,20 3,03

Fen 20 4 16 -1,33 -7 1,80 3,55 6,80

Toplam: 90 22 67 -0,33 0 9,91 16,10 28,74

Sözel (TÜR) cAcAbbabbbDaAdCDacb 

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) abAcbCacbA

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) daAdCbAaDc

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DAbAccabad

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) cbbcdDbaccbaccAacabb

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) bBAccbddCaaCcdcaacbb

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
NAİM      YARDIM 1058 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
335,991 285,480 1 18 117 1646 20620

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 22 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 3,32 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 0,94 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 1,89 3,47 5,03

İngilizce 10 5 5 3,33 33 0,80 2,09 3,55

Matematik 20 9 7 6,67 33 1,15 1,20 3,03

Fen 20 15 5 13,33 67 1,80 3,55 6,80

Toplam: 90 54 32 43,33 48 9,91 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BDcbDCBbdbbdABDdAcdB

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) AABaCAccCB

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BDBADdCABd

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) ACcdBacDcD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) cCdD  A cDABca AbCDc

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) DAAbcDCBCaBCABDDcABc

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
NAZIM     BAYTEMUR 32 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
205,090 285,480 15 261 664 5954 72603

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 22 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 14 0,33 2 3,32 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 0,94 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,89 3,47 5,03

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,80 2,09 3,55

Matematik 20 2 15 -3,00 -15 1,15 1,20 3,03

Fen 20 8 12 4,00 20 1,80 3,55 6,80

Toplam: 90 24 62 3,33 4 9,91 16,10 28,74

Sözel (TÜR) dAbbAccbbaaBABacaa c

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) BddccCdcAA

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) dBdCdDddcB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) bAcccdacbd

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) bcabc acdAca  dabCdc

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) bcddaDBACcDaadbDddAD

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
OSMANTALHAERDOL 73 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
252,279 285,480 8 137 414 4224 50236

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 22 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 3,32 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 0,94 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,89 3,47 5,03

İngilizce 10 7 3 6,00 60 0,80 2,09 3,55

Matematik 20 10 10 6,67 33 1,15 1,20 3,03

Fen 20 5 15 0,00 0 1,80 3,55 6,80

Toplam: 90 34 56 15,33 17 9,91 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BDBCDdadcbCdcdbddacB

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) bdaCabDdaa

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) abBdaCbbdC

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) ACDCBBAbda

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) cCdDccABcDABcacADdcA

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) adAbcaCabadacdcDBAcd

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA Z   İNANÇ 1022 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
175,976 285,480 22 330 778 6581 80994

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 22 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 3,32 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 0 10 -3,33 -33 0,94 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,89 3,47 5,03

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 0,80 2,09 3,55

Matematik 20 3 16 -2,33 -12 1,15 1,20 3,03

Fen 20 4 16 -1,33 -7 1,80 3,55 6,80

Toplam: 90 16 73 -8,33 -9 9,91 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BadacbaAdbCdbacbdcAB

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) dccabdacbd

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) acabDCdABd

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) cabdcacbdc

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) bdCabdcadbAcdbac dbA

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) DcbabcdcbaBCdcbaBcdc

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİHCAN   DALĞALİ 1046 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
211,059 285,480 13 238 623 5754 69767

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 22 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 3,32 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 1 9 -2,00 -20 0,94 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,89 3,47 5,03

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,80 2,09 3,55

Matematik 20 8 12 4,00 20 1,15 1,20 3,03

Fen 20 5 15 0,00 0 1,80 3,55 6,80

Toplam: 90 23 67 0,67 1 9,91 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BDcacdBdabbbdacdcbAd

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) ccdabcadaB

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) caBdaCdbaC

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) bdabcdAbcD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) cCdDcAbBdDAacabbcbDA

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) aAdCcDbaCbdabcaaBcad

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
TALHAMİRAÇKOÇAK 522 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
254,283 285,480 7 134 408 4148 49395

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 22 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 3,32 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 0,94 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,89 3,47 5,03

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,80 2,09 3,55

Matematik 20 11 9 8,00 40 1,15 1,20 3,03

Fen 20 4 16 -1,33 -7 1,80 3,55 6,80

Toplam: 90 31 59 11,33 13 9,91 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BcBaDCccaadCcBDdAbcB

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) AdBCadbcac

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) cDadabCdab

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) AbbdBabacc

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) cCdDccABcDABcaDAcbDA

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) aAddacacbDaCdacbdAcb

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
VEYSEL    ARSLA N 1830 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
272,018 285,480 5 98 327 3533 42100

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 22 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 3,32 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 0,94 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 1,89 3,47 5,03

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 0,80 2,09 3,55

Matematik 20 8 9 5,00 25 1,15 1,20 3,03

Fen 20 4 12 0,00 0 1,80 3,55 6,80

Toplam: 90 37 42 23,00 26 9,91 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BDc DCcAabbC BDdA cB

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) dABCbdDAaa

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BbBADCCABd

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) Abbb abacD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) cdCDDccBBacBdbDA   c

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) aAcaDDbda cd dc Bc b

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EFE KAHVECİ 1883 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
208,640 285,480 19 244 637 5832 70914

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 32 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 3,78 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 0,92 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,67 3,47 5,03

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,92 2,09 3,55

Matematik 20 5 15 0,00 0 -0,21 1,20 3,03

Fen 20 5 15 0,00 0 4,58 3,55 6,80

Toplam: 90 25 65 3,33 4 13,66 16,10 28,74

Sözel (TÜR) acBbDdBAcbdaABcddabc

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) cAadbbcAdB

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) acBbDCaddC

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) dbaCcdAcca

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) AdbbcAddBcAacdbbcaDc

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) bccaDDaBbcBddacbaAcb

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ALA       MUHAMEDALİ 1625 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
206,109 285,480 21 254 652 5916 72138

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 32 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 3,78 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 0,92 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 2,67 3,47 5,03

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,92 2,09 3,55

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 -0,21 1,20 3,03

Fen 20 4 16 -1,33 -7 4,58 3,55 6,80

Toplam: 90 23 67 0,67 1 13,66 16,10 28,74

Sözel (TÜR) acbdAbdbCCDcABaDCacB

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) cadbACdBcd

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) Cadbacbdac

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) cAbcdcbDab

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) AbdbcabdcAbdacbDbaCd

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) dacabDBcaBcacdbcddcD

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ANDERSÖN  TALISCA 881 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
174,819 285,480 31 334 782 6595 81131

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 32 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 3,78 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 0 10 -3,33 -33 0,92 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,67 3,47 5,03

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,92 2,09 3,55

Matematik 20 2 18 -4,00 -20 -0,21 1,20 3,03

Fen 20 4 16 -1,33 -7 4,58 3,55 6,80

Toplam: 90 17 73 -7,33 -8 13,66 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BDcacbBccDadAcbbcDba

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) dbddacacaa

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) aDddabCbBb

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) bdaddadDAc

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) ddaDaddccacBddbbcaac

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) DbdCaDadbadabdccBcad

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU      SADIKZADE 363 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
265,509 285,480 11 109 354 3763 44761

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 32 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 3,78 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 0,92 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,67 3,47 5,03

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,92 2,09 3,55

Matematik 20 7 13 2,67 13 -0,21 1,20 3,03

Fen 20 10 10 6,67 33 4,58 3,55 6,80

Toplam: 90 38 52 20,67 23 13,66 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BAaAdbBbdaDaAdbcCaDd

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) cacbAdaBAA

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) dBcbbDABbB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DcDcaBdDac

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) AcabbbCdBAcaabdcDbCA

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) AaAcDDacbBDCdCaaabAD

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT     ÇEZİK 905 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
290,935 285,480 8 73 259 2956 35161

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 32 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 3,78 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 2 7 -0,33 -3 0,92 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 2,67 3,47 5,03

İngilizce 10 8 2 7,33 73 1,92 2,09 3,55

Matematik 20 6 13 1,67 8 -0,21 1,20 3,03

Fen 20 12 6 10,00 50 4,58 3,55 6,80

Toplam: 90 44 41 30,33 34 13,66 16,10 28,74

Sözel (TÜR) accAdaBAC DdddCDCBaB

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) dadab CBcd

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) dBAbCbAdDB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) bADAcBCDCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) bcdcAbCdcbDaBcbb CbA

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) cBAcDDBAbBDaBbD bA D

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT     İNCİ 1156 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
237,704 285,480 15 174 488 4771 56722

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 32 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 3,78 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 0,92 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 2,67 3,47 5,03

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,92 2,09 3,55

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 -0,21 1,20 3,03

Fen 20 10 10 6,67 33 4,58 3,55 6,80

Toplam: 90 30 60 10,00 11 13,66 16,10 28,74

Sözel (TÜR) dAbAdcBbCbDdAdCDbcaB

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) BdAacbdacb

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) dacbdDAcbd

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DbbcaadbCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) AbC*baCcddaaBcdacbdd

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) cBABDbcACBcaabbaCAcD

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA     BAYER 1978 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
249,582 285,480 14 145 430 4324 51407

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 32 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 3,78 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 0,92 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 2,67 3,47 5,03

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,92 2,09 3,55

Matematik 20 7 13 2,67 13 -0,21 1,20 3,03

Fen 20 6 13 1,67 8 4,58 3,55 6,80

Toplam: 90 34 55 15,67 17 13,66 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BcBdDaBAcbbCABacAccd

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) AddbCADbdd

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) dcabDCadcb

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) AC*CBdcaAD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) ACbbcbAcBDbacaDbcacA

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) Dc dcDdcCbBdcBDaccdb

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
BOTAN     BATUR 1537 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
194,600 285,480 24 292 714 6256 76857

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 32 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 3,78 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 1 9 -2,00 -20 0,92 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,67 3,47 5,03

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,92 2,09 3,55

Matematik 20 1 19 -5,33 -27 -0,21 1,20 3,03

Fen 20 8 12 4,00 20 4,58 3,55 6,80

Toplam: 90 23 67 0,67 1 13,66 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BadCcCdbBbdCbaacAbda

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) cbBaddbbad

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) abdAaCCbdC

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) baDCcabacD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) bdCaabbdccbadacdadcb

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) bAcdDDaabbcaAdcDBAdA

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
BÜNYAMİN  AYDINHAN 1574 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
194,300 285,480 25 293 716 6265 76963

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 32 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 3,78 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 0,92 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,67 3,47 5,03

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,92 2,09 3,55

Matematik 20 7 13 2,67 13 -0,21 1,20 3,03

Fen 20 2 18 -4,00 -20 4,58 3,55 6,80

Toplam: 90 21 69 -2,00 -2 13,66 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BADbccadbCadbadbacac

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) BacDAbbccd

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) CadabbcaDB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) bAcbacdDac

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) badcAcdaadcBBAbDcbCA

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) badcaDcbadbbcaaDadca

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
CEMAL ALP YILDIRIM 2001 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
192,064 285,480 26 299 727 6319 77681

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 32 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 3,78 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 0,92 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,67 3,47 5,03

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,92 2,09 3,55

Matematik 20 2 18 -4,00 -20 -0,21 1,20 3,03

Fen 20 6 14 1,33 7 4,58 3,55 6,80

Toplam: 90 25 65 3,33 4 13,66 16,10 28,74

Sözel (TÜR) ccaAbcdAbbbdcaaDbdbB

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) dCAbAdbcAd

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) adbdCcABDB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DbaAacCbaA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) dbdcA*Cadbcdabdccabd

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) cBccbDdbCacaBdcDbbbD

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE     ÇAKIRGÖZ 1018 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
278,727 285,480 9 84 297 3325 39603

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 32 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 4 7,67 38 3,78 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 1 6 -1,00 -10 0,92 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,67 3,47 5,03

İngilizce 10 6 3 5,00 50 1,92 2,09 3,55

Matematik 20 6 5 4,33 22 -0,21 1,20 3,03

Fen 20 7 8 4,33 22 4,58 3,55 6,80

Toplam: 90 34 31 23,67 26 13,66 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BA AAaB d  BABC  d d

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS)    ccbaBdc

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) dBAbCDbBba

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DADA dbaCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) b CDcDaaBA B  b     

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN)  BA aD cac bdCcDCc D

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 0 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 0 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 0 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
EFE       AYÇİÇEK 1191 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
232,306 285,480 16 189 517 4993 59268

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 32 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 13 -0,33 -2 3,78 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 1 3 0,00 0 0,92 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 2,67 3,47 5,03

İngilizce 10 2 0 2,00 20 1,92 2,09 3,55

Matematik 20 2 10 -1,33 -7 -0,21 1,20 3,03

Fen 20 9 5 7,33 37 4,58 3,55 6,80

Toplam: 90 25 34 13,67 15 13,66 16,10 28,74

Sözel (TÜR) cDcbb abdabaAB cA bd

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) d     bA c

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) dDBbDCCABb

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG)     B A   

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) b  ac b BaA caacc   

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN)  Ab aDCdb BC BcD A A

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 0 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 0 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 0 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF      ÖZDEMİR 1158 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
306,391 285,480 5 55 207 2460 29760

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 32 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 3,78 4,06 6,58

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 2,67 3,47 5,03

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 1,92 2,09 3,55

Matematik 20 4 4 2,67 13 -0,21 1,20 3,03

Fen 20 14 6 12,00 60 4,58 3,55 6,80

Toplam: 90 39 29 29,33 33 13,66 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BADAdaBACCDaAdCDbcDd

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (DİN) dBACdDABDB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) accbdcbcad

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) cDb A a BAc         

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) ABAcDDBACBDaabDbbAAD

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
FATIMA    MUTLU 1258 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
320,852 285,480 2 32 156 2046 25122

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 32 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 3,78 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 0,92 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 2,67 3,47 5,03

İngilizce 10 3 5 1,33 13 1,92 2,09 3,55

Matematik 20 5 8 2,33 12 -0,21 1,20 3,03

Fen 20 16 4 14,67 73 4,58 3,55 6,80

Toplam: 90 49 31 38,67 43 13,66 16,10 28,74

Sözel (TÜR) dDc DbaAaDCdABDdADAd

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) AABCCdDAac

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BDBdDdCABd

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) ACDdcdba  

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) Ab cD  cBDbcca  a  A

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) abACDDCBCDBCAaDDcABA

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
İDRİS CAN ÇAVDAR 1256 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
204,975 285,480 22 263 666 5957 72661

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 32 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 3,78 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 0,92 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 2,67 3,47 5,03

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,92 2,09 3,55

Matematik 20 7 13 2,67 13 -0,21 1,20 3,03

Fen 20 5 14 0,33 2 4,58 3,55 6,80

Toplam: 90 23 66 1,00 1 13,66 16,10 28,74

Sözel (TÜR) abcdDbacdbaCdBacdbca

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) cbadCbadCB

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) abcdadCAcd

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) AaaaaaAaAa

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) AdCbbAdccDAcBdacDabc

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) aAbdcaCBbcda cbDacdA

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK     ÖEN 1938 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
206,982 285,480 20 249 645 5878 71695

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 32 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 3,78 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 0,92 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 2,67 3,47 5,03

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,92 2,09 3,55

Matematik 20 5 14 0,33 2 -0,21 1,20 3,03

Fen 20 5 15 0,00 0 4,58 3,55 6,80

Toplam: 90 26 62 5,33 6 13,66 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BdcAbcBdbdaacBabdcba

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) BCbadaCBbd

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) dBACdcbBD 

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) bbDcaBdbdA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) AcdaAcdBacDcadA bbac

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) bdABaDaAddaadaDaddca

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 0 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
MAURO     İCARDİ 1227 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
183,379 285,480 29 316 754 6467 79811

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 32 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 3,78 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 0,92 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 0 10 -3,33 -33 2,67 3,47 5,03

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,92 2,09 3,55

Matematik 20 6 14 1,33 7 -0,21 1,20 3,03

Fen 20 1 19 -5,33 -27 4,58 3,55 6,80

Toplam: 90 18 72 -6,00 -7 13,66 16,10 28,74

Sözel (TÜR) acdbaCdbdbbaddaAbDAB

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) AAdaacabaB

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) daddabadab

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) AbaaBabaAa

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) AdaDDAbdcadcabcdDabA

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) abcdbadcabcdAdbcdbab

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETEFE  TÜRK 2334 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
183,441 285,480 28 315 752 6464 79789

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 32 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 3,78 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 1 9 -2,00 -20 0,92 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,67 3,47 5,03

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,92 2,09 3,55

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 -0,21 1,20 3,03

Fen 20 5 15 0,00 0 4,58 3,55 6,80

Toplam: 90 19 71 -4,67 -5 13,66 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BDabcCaddcdbAccdAcbd

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) cddabdaAac

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BadAbCddca

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) cbabBccabD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) cddcbAbcBcAccbabcacd

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) bcdCDDbdbcdadacaBAcb

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
MERT      ŞENGÜLSOY 1255 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
308,857 285,480 4 52 201 2382 28898

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 32 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 3,78 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 0,92 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 2,67 3,47 5,03

İngilizce 10 10 0 10,00 100 1,92 2,09 3,55

Matematik 20 6 14 1,33 7 -0,21 1,20 3,03

Fen 20 11 9 8,00 40 4,58 3,55 6,80

Toplam: 90 52 38 39,33 44 13,66 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BDcCDCBABDbCAaDbAbcd

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) dABCbdDdbB

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BDBbDCbABd

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) ACDCBBADAD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) AdCcbbccBDbBcaaAbdcb

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) abACbcdcabBCABDDdABA

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
NİLGÜN    ALTUNKAYA 2500 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
301,428 285,480 7 62 225 2622 31440

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 32 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 3,78 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 0,92 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 2,67 3,47 5,03

İngilizce 10 7 3 6,00 60 1,92 2,09 3,55

Matematik 20 2 9 -1,00 -5 -0,21 1,20 3,03

Fen 20 15 3 14,00 70 4,58 3,55 6,80

Toplam: 90 47 31 36,67 41 13,66 16,10 28,74

Sözel (TÜR) dDcCDCdAabbCABabAcA 

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) dcBCbdaACB

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BDBbDCCABd

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) ACabBcADAD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) c   a bcBDda a c   b

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) DAAC cdBC BCABDDdABA

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 0 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZ NUR    ÇAK * K 1224 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
305,018 285,480 6 58 212 2498 30213

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 32 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 3,78 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 0,92 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 2,67 3,47 5,03

İngilizce 10 7 3 6,00 60 1,92 2,09 3,55

Matematik 20 3 4 1,67 8 -0,21 1,20 3,03

Fen 20 13 6 11,00 55 4,58 3,55 6,80

Toplam: 90 46 30 36,00 40 13,66 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BccCaCcdaDdCABDdAcAB

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) ddBCbbDdCc

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BDB*DCCABd

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) ACDCBccDAb

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) cb      BD  cd A    

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) DAACaaCBCcBCAdcc ABA

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR   ÇİÇEK 1251 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
264,715 285,480 12 112 358 3790 45088

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 32 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 3,78 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 0,92 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 2,67 3,47 5,03

İngilizce 10 4 4 2,67 27 1,92 2,09 3,55

Matematik 20 1 15 -4,00 -20 -0,21 1,20 3,03

Fen 20 13 7 10,67 53 4,58 3,55 6,80

Toplam: 90 38 45 23,00 26 13,66 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BAcAdDBACdDadcCaCccB

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) cCdDbbCBdd

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) Cab dDABDa

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) ac Ad bDCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) dcacdbCda ca b c abd

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) ABAdccdACBcCBCaaCAAD

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
SILA      KOCAMAN 1264 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
198,637 285,480 23 284 702 6153 75374

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 32 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 3,78 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 0,92 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 2,67 3,47 5,03

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,92 2,09 3,55

Matematik 20 5 15 0,00 0 -0,21 1,20 3,03

Fen 20 2 18 -4,00 -20 4,58 3,55 6,80

Toplam: 90 23 67 0,67 1 13,66 16,10 28,74

Sözel (TÜR) dAaAdDBbCbbaAdacbccB

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) dabbcCCdbA

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) dBAbacbdbc

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DAbcadCbdA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) AbaDcbaBabaBcddbcaCb

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) bcbdbacbdacdBCcb*cba

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA      YARDIM 1218 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
327,794 285,480 1 25 137 1848 22969

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 32 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 3,78 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 0,92 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 2,67 3,47 5,03

İngilizce 10 10 0 10,00 100 1,92 2,09 3,55

Matematik 20 5 8 2,33 12 -0,21 1,20 3,03

Fen 20 13 5 11,33 57 4,58 3,55 6,80

Toplam: 90 55 26 46,33 51 13,66 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BdaAADBbCbDaAaCDbBaB

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) BCAcAbdBAA

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) daACCDABDB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DADABBCDCA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) bc DAaac A B b c b A

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) ABAc DBAdBbadCD CAAD

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 0 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA     KÖKNEL 1214 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
191,873 285,480 27 301 729 6324 77727

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 32 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 3,78 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 0,92 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 2,67 3,47 5,03

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,92 2,09 3,55

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 -0,21 1,20 3,03

Fen 20 6 14 1,33 7 4,58 3,55 6,80

Toplam: 90 24 66 2,00 2 13,66 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BDaCbdabcbdbcdadbadc

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) cdBCacDAdB

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BDcAbbCABa

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) dbcadBdbcc

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) cbabbcdcacbaBdacDCac

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) bdAdbDCBCacbdcbcddcA

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜGÜLSÜM ALKIŞ 1195 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
266,000 285,480 10 108 352 3740 44528

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 32 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 3,78 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 0,92 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 2,67 3,47 5,03

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,92 2,09 3,55

Matematik 20 6 14 1,33 7 -0,21 1,20 3,03

Fen 20 11 9 8,00 40 4,58 3,55 6,80

Toplam: 90 39 51 22,00 24 13,66 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BDcCDaacBDbbccDdAabc

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) AcdbbAcdCa

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) BDBAaCCbBd

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) AbDCBacadb

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) AbdacdbaBccdcbbADCbA

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) DAbaaDCdCbadABcDBABb

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR    TURAL 1196 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
173,612 285,480 32 335 783 6609 81250

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 32 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 3,78 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 0,92 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 2,67 3,47 5,03

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,92 2,09 3,55

Matematik 20 2 18 -4,00 -20 -0,21 1,20 3,03

Fen 20 5 15 0,00 0 4,58 3,55 6,80

Toplam: 90 18 72 -6,00 -7 13,66 16,10 28,74

Sözel (TÜR) dDcacbdbcabbcdabcDAB

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) dcBadAcbda

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) acdbaCdbca

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) AacdBaAcbD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) ddbbacbdacbdaCbdaCbd

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) cddCbadcbDaCAdacBdac

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP     SEYREK 1185 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
230,005 285,480 17 198 532 5073 60357

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 32 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 3,78 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 0,92 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 2,67 3,47 5,03

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,92 2,09 3,55

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 -0,21 1,20 3,03

Fen 20 10 10 6,67 33 4,58 3,55 6,80

Toplam: 90 31 59 11,33 13 13,66 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BdbAAcBcdbaBbaCDaccd

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) BaAadCCdAA

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) dBAbacbacd

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DAcbacbadA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) AbCaccaaBbbcabdcbabc

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) baAcaDBACBaaBbbcaAAD

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN     TURAL 1201 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
179,197 285,480 30 324 768 6536 80578

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 32 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 3,78 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 0,92 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,67 3,47 5,03

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,92 2,09 3,55

Matematik 20 2 18 -4,00 -20 -0,21 1,20 3,03

Fen 20 5 15 0,00 0 4,58 3,55 6,80

Toplam: 90 19 71 -4,67 -5 13,66 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BcDAdccAdabBbabcaaad

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) aaAbddaBcc

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) CBddbbAaba

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) cAacBabcac

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) ccbcbbaddcbadbcDbddA

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) AabcacaACabCcbaabbAa

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF     ORAL 1172 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
258,087 285,480 13 124 386 3996 47742

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 32 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 3,78 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 0,92 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,67 3,47 5,03

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,92 2,09 3,55

Matematik 20 6 14 1,33 7 -0,21 1,20 3,03

Fen 20 7 13 2,67 13 4,58 3,55 6,80

Toplam: 90 35 55 16,67 19 13,66 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BDcaDCBAdDCCbBadAbAc

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) dcBdbAcbda

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) dcddDbCABd

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) ACDbcaAbda

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) cbaDcAbdaacBBaDcabDc

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) cAbdacbBCbdaABDcdcaA

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF     SUMELİ 1208 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
218,631 285,480 18 226 597 5493 65934

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 32 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 3,78 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 1 9 -2,00 -20 0,92 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,67 3,47 5,03

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 1,92 2,09 3,55

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 -0,21 1,20 3,03

Fen 20 8 12 4,00 20 4,58 3,55 6,80

Toplam: 90 25 65 3,33 4 13,66 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BADAcaBcbCbacdabCdaB

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) aCdbcbadbc

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) dBdCCacBbd

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) acbdcaacbd

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) AcdDbcacBdaBcdbabdac

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) ABAcDbcAdBadaCbaCdbb

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP    YILDIZ 1249 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
313,638 285,480 3 42 179 2251 27374

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 32 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 3,78 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 0 2 -0,67 -7 0,92 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 2,67 3,47 5,03

İngilizce 10 3 0 3,00 30 1,92 2,09 3,55

Matematik 20 2 1 1,67 8 -0,21 1,20 3,03

Fen 20 17 3 16,00 80 4,58 3,55 6,80

Toplam: 90 39 15 34,00 38 13,66 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BD CDCBddbbdABbcA AB

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS)   d   a   

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) B B DCbABa

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) A      DA 

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) A            a A    

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) DAbCDDCBaDBCABDDcABA

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 1 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET     ABBUDE 1600 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
213,974 285,480 23 230 609 5661 68375

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 35 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 14 0,33 2 4,33 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 0,69 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 2,28 3,47 5,03

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,02 2,09 3,55

Matematik 20 8 12 4,00 20 0,39 1,20 3,03

Fen 20 3 17 -2,67 -13 2,46 3,55 6,80

Toplam: 90 25 64 3,67 4 11,16 16,10 28,74

Sözel (TÜR) cadCabBA bdCbcadAacd

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) AbcdCbabCd

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) abcdabbdcC

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) AbDCBcbacD

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) dCdcDAcBdbAaBCbdbCbd

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) abcdcbaBCbcbcBabcbcb

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ       BATUK 1550 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
183,044 285,480 35 317 755 6472 79868

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 35 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 16 -2,33 -12 4,33 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 0,69 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 2,28 3,47 5,03

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,02 2,09 3,55

Matematik 20 6 14 1,33 7 0,39 1,20 3,03

Fen 20 1 19 -5,33 -27 2,46 3,55 6,80

Toplam: 90 20 69 -3,00 -3 11,16 16,10 28,74

Sözel (TÜR) dbcabdBbacdb aDbAcbd

Cevap Anh. B BDBCDCBABDCCABDAADAB

Sözel (SOS) bAcdbAcbCB

Cevap Anh. B AABCCADACB

Sözel (DİN) dbacDbacBd

Cevap Anh. B BDBADCCABC

Sözel (İNG) ACbddBAcbc

Cevap Anh. B ACDCBBADAD

Sayısal (MAT) AbdbcbcacbddBCacbCDA

Cevap Anh. B ACCDDAABBDABBCDADCDA

Sayısal (FEN) acbdabdBacdbbacbcdac

Cevap Anh. B DAACDDCBCDBCABDDBABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023- 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -3

İSTANBUL / EYÜP / Eyüp Açı Kurs

Öğrenci Numara Sınıf
AMİNE     ALKIŞ 1267 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
257,151 285,480 11 129 395 4029 48149

Puanı Hesaplanan: 343 794 6705 82042

Katılımlar: 35 345 800 6728 82312

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 4,33 4,06 6,58

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 0,69 1,73 3,73

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,28 3,47 5,03

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,02 2,09 3,55

Matematik 20 6 14 1,33 7 0,39 1,20 3,03

Fen 20 8 12 4,00 20 2,46 3,55 6,80

Toplam: 90 36 54 18,00 20 11,16 16,10 28,74

Sözel (TÜR) BADAdDBbdaDdbBdDaccB

Cevap Anh. A BADAADBACCDBABCDCBDB

Sözel (SOS) aaAaAaCdbd

Cevap Anh. A BCADACCBAA

Sözel (DİN) bdAdaDbBDB

Cevap Anh. A CBACCDABDB

Sözel (İNG) DbbAdBbbdA

Cevap Anh. A DADABBCDCA

Sayısal (MAT) bbCcbcaaBbDaBbAbaadA

Cevap Anh. A ADCDADCBBADBBAADDCCA

Sayısal (FEN) AaAdcDBAdacaadDaabAD

Cevap Anh. A ABABDDBACBDCBCDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. İsmail   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
